
OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 2,91 2,34 2,33 2,57 1,93 2,09 2,84 1,92 2,36 16,89 9,95 14,41 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 1,21 1,56 0,82 0,89 1,10 0,61 1,63 1,34 1,29 7,82 6,40 6,21 185,6 177,7 192,0

KATILIMLAR

1 0 YAĞIZ NAZLIGÜL 12C 23 3 22,25 7 2 6,50 9 1 8,75 10 2 9,50 10 0 10,00 59 8 57,00 125,4 58213 306,8 9189 225,2 23559

2 401 TUANA AYAZ 12B 17 1 16,75 1 1 0,75 7 2 6,50 6 2 5,50 8 1 7,75 39 7 37,25 134,1 56035 269,6 13535 202,9 33838

3 483 SU NAZ TAŞKIN 12B 13 3 12,25 1 0 1,00 7 2 6,50 4 2 3,50 7 2 6,50 32 9 29,75 200,1 19828 267,2 13862 259,4 11480

4 599 IRMAK KÖRPE 12C 14 1 13,75 1 1 0,75 9 2 8,50 7 3 6,25 9 2 8,50 40 9 37,75 116,3 59298 251,8 16089 176,2 47560

5 568 ADA ATEŞOĞLU 12B 11 5 9,75 1 3 0,25 6 3 5,25 4 3 3,25 5 4 4,00 27 18 22,50 185,3 26746 239,1 18279 235,0 19574

6 0 MEHMET ALPDEGER 12A 8 1 7,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 16 2 15,50 164,0 38780 238,7 18359 220,6 25553

7 461 MEHMET ESAT ALAMUR 12A 8 4 7,00 6 1 5,75 2 2 1,50 5 4 4,00 21 11 18,25 153,4 45067 235,0 19067 193,7 38464

8 514 HAZAL NAZ BOZOK 12A 3 2 2,50 5 1 4,75 7 4 6,00 4 6 2,50 19 13 15,75 151,1 46459 226,0 20889 178,8 46193

9 613 SEMİHA COŞKUNE 12G 6 3 5,25 1 0 1,00 7 3 6,25 328,3 682 224,8 21119 292,6 4647

10 493 İREM KIZIL 12A 2 1 1,75 1 2 0,50 3 4 2,00 8 2 7,50 14 9 11,75 195,3 21815 224,7 21150 208,6 31107

11 591 NİLSU ÖZEREN 12C 10 6 8,50 1 0 1,00 8 3 7,25 6 3 5,25 7 4 6,00 32 16 28,00 116,3 59298 223,9 21313 162,3 54007

12 390 HASAN ERSÜREN 12B 6 0 6,00 3 5 1,75 4 4 3,00 8 5 6,75 21 14 17,50 140,1 53756 221,2 21974 177,1 47096

13 532 SILA DİRGENALİ 12C 3 5 1,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 1 4 0,00 8 2 7,50 15 16 11,00 153,7 44835 219,3 22416 178,0 46566

14 427 UMUT KAYRA SEVİM 12C 10 0 10,00 4 3 3,25 2 4 1,00 16 7 14,25 145,9 49333 215,6 23333 194,2 38205

15 549 İREM MARANGOZ 12C 6 6 4,50 0 2 -0,50 2 7 0,25 4 6 2,50 5 6 3,50 17 27 10,25 150,7 46685 211,5 24488 182,6 44278

16 499 ALPEREN LİV 12A 2 4 1,00 1 0 1,00 5 6 3,50 1 8 -1,00 4 4 3,00 13 22 7,50 155,6 43678 207,2 25776 182,1 44551

17 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 8 0 8,00 1 0 1,00 4 4 3,00 4 4 3,00 17 8 15,00 132,5 56509 205,7 26240 177,6 46803

18 605 CEREN EKAL 12C 5 6 3,50 1 2 0,50 0 8 -2,00 4 7 2,25 8 2 7,50 18 25 11,75 139,2 54158 205,4 26365 170,6 50286

19 502 BERİVAN YATMAN 12A 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 11 8 9,00 148,0 48158 205,1 26449 179,1 46067

20 543 GÜLCE ŞENSOY 12 3 0 3,00 3 2 2,50 5 4 4,00 4 5 2,75 15 11 12,25 135,3 55596 200,0 28279 163,8 53377

21 385 UMUT BOZKAN 12A 6 1 5,75 2 8 0,00 2 5 0,75 10 14 6,50 150,3 46910 199,5 28482 187,0 41913

22 648 HAYRUNİSA KUŞLAROĞLU 12F 6 0 6,00 6 0 6,00 272,1 4425 198,2 29005 243,1 16634

23 596 EFE KURTÇU 12F 3 2 2,50 2 0 2,00 5 2 4,50 350,9 253 197,6 29239 283,2 6191

24 530 BERİL AKKAYA 12F 5 4 4,00 1 1 0,75 6 5 4,75 216,6 14582 196,4 29662 251,2 13921

25 411 SUDENAZ GÖKMEN 12E 4 2 3,50 4 2 3,50 299,6 1973 195,4 30071 267,6 9380

26 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 5 0 5,00 5 0 5,00 240,6 9205 194,8 30336 278,4 7055

27 391 CEREN HANÇER 12F 8 1 7,75 8 1 7,75 284,0 3160 194,8 30341 251,7 13772

28 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 5 1 4,75 5 1 4,75 328,7 670 192,7 31238 277,3 7270

29 603 EMİR AHM T BARIN 12G 3 0 3,00 3 0 3,00 204,4 18283 192,3 31410 235,3 19410
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 2,91 2,34 2,33 2,57 1,93 2,09 2,84 1,92 2,36 16,89 9,95 14,41 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 1,21 1,56 0,82 0,89 1,10 0,61 1,63 1,34 1,29 7,82 6,40 6,21 185,6 177,7 192,0

KATILIMLAR

30 387 KAAN DAĞDEVİREN 12A 7 2 6,50 1 2 0,50 8 4 7,00 141,8 52920 191,7 31677 181,7 44759

31 614 BERK ÖRKMEZ 12 4 3 3,25 1 2 0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 3 6 1,50 9 21 3,75 149,4 47424 191,0 31995 180,5 45320

32 619 MİNE AYHAN 12F 2 1 1,75 2 1 1,75 311,0 1362 190,4 32276 263,8 10318

33 615 BEYZANUR AKALAN 12G 3 1 2,75 3 1 2,75 206,4 17608 190,1 32428 236,7 18876

34 0 EDA ARSLAN 12A 4 2 3,50 1 3 0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 10 12 7,00 138,5 54457 188,9 32992 168,5 51269

35 540 SURA KARABAŞ 12F 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 265,9 5182 188,0 33397 240,7 17412

36 515 EBRAR DALKIRAN 12G 3 3 2,25 2 0 2,00 5 3 4,25 203,6 18566 187,3 33803 227,9 22406

37 457 ELİF KIZGIN 12F 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 272,7 4356 186,3 34358 230,5 21356

38 481 MUHAMMET BAYRAM 12C 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 4 3,00 10 12 7,00 198,5 20414 186,2 34377 191,4 39667

39 360 AYŞE NUR ENGİN 12A 2 0 2,00 4 3 3,25 1 3 0,25 4 4 3,00 11 10 8,50 189,9 24402 185,3 34986 185,8 42557

40 466 HAKAN ÇİMENDERE 12G 4 1 3,75 4 1 3,75 263,9 5417 183,8 35852 233,3 20272

41 536 SUDENUR BERBER 12F 1 4 0,00 2 1 1,75 3 5 1,75 262,2 5663 183,1 36322 224,0 24048

42 501 EYLÜL POTUR 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 300,4 1931 181,7 37182 258,1 11846

43 450 ARDA EMİR ULUTAŞ 12A 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 138,2 54551 179,6 38592 166,9 52007

44 372 CEREN İLHAN 12A 6 0 6,00 3 4 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 14 8 12,00 116,3 59298 179,2 38859 152,5 56892

45 0 GİZEM ÖZGÜN 12E 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 260,9 5834 178,5 39344 229,2 21844

46 431 BEYZA KUŞLAROĞLU 12E 2 0 2,00 2 0 2,00 245,4 8309 177,9 39835 229,0 21932

47 521 AKASYA DEMİR 12F 9 3 8,25 3 0 3,00 12 3 11,25 268,4 4847 176,9 40591 251,2 13931

48 171 AYŞENUR SEVER 12G 1 1 0,75 1 1 0,75 287,5 2855 176,8 40650 253,7 13164

49 691 BEYZA ADAŞ 12G 2 5 0,75 2 5 0,75 276,2 3944 176,7 40687 233,9 20001

50 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 6 1 5,75 6 1 5,75 211,2 16100 176,4 40911 230,1 21520

51 389 BERAAT BATIR 12E 2 1 1,75 2 1 1,75 271,5 4490 176,2 41092 247,5 15134

52 504 AZRA ÇINAR 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 226,4 12166 175,7 41540 216,5 27343

53 509 ENES ÖÇAL 12B 2 2 1,50 1 1 0,75 4 3 3,25 1 4 0,00 4 4 3,00 12 14 8,50 226,5 12134 174,1 42829 206,8 31973

54 417 YAĞMUR YÜCEKAYA 12G 2 0 2,00 2 0 2,00 234,9 10371 173,9 43018 206,1 32298

55 358 ZEYNEP KEDEK 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 228,1 11818 172,6 44785 200,2 35103

56 428 FURKAN  KIR 12A 3 1 2,75 1 2 0,50 2 7 0,25 0 4 -1,00 3 6 1,50 9 20 4,00 130,9 56978 172,0 45178 160,0 54851

57 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 5 1 4,75 5 1 4,75 192,9 22860 171,5 45583 217,3 27017

58 362 ALEYNA ÖZDİLEK 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 245,0 8379 169,9 46694 218,1 26681
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 2,91 2,34 2,33 2,57 1,93 2,09 2,84 1,92 2,36 16,89 9,95 14,41 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 1,21 1,56 0,82 0,89 1,10 0,61 1,63 1,34 1,29 7,82 6,40 6,21 185,6 177,7 192,0

KATILIMLAR

59 601 İLAYDA AKSU 12G 4 1 3,75 4 1 3,75 191,4 23589 168,8 47465 213,0 29047

60 416 AYSUN KESKİN 12A 5 1 4,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 4 0,00 10 7 8,25 116,3 59298 168,6 47594 149,0 57612

61 355 NİLAY AVCIOĞLU 12A 6 3 5,25 1 2 0,50 7 5 5,75 122,1 58712 167,4 48327 157,8 55522

62 579 DENİZ ÇOLAK 12A 4 2 3,50 2 0 2,00 2 1 1,75 8 3 7,25 116,3 59298 166,3 49032 145,6 58238

63 159 UMUT ENES ÇELİK 12G 1 0 1,00 1 0 1,00 170,8 34817 166,1 49135 195,0 37836

64 425 IRMAK DİNÇ 12B 1 9 -1,25 3 3 2,25 2 9 -0,25 1 1 0,75 7 22 1,50 131,3 56864 165,4 49641 154,1 56539

65 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 4 10 1,50 150,7 46730 165,4 49671 165,5 52598

66 435 ELİF NİSA BAYRAM 12C 3 1 2,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 9 10 6,50 116,3 59298 164,4 50261 143,5 58537

67 560 EREN KARAHAN 12B 2 4 1,00 5 2 4,50 3 8 1,00 4 7 2,25 14 21 8,75 110,8 59729 164,3 50328 145,4 58257

68 592 HAKAN ÇELİKER 12B 4 3 3,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 9 9 6,75 116,3 59298 164,3 50385 144,9 58330

69 447 PINAR YARAY 12C 5 5 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 6 0,50 9 14 5,50 116,3 59298 160,7 52378 146,3 58130

70 516 KAAN EFE UYSAL 12B 4 6 2,50 1 1 0,75 4 3 3,25 1 4 0,00 4 4 3,00 14 18 9,50 105,3 60022 160,1 52695 133,5 59570

71 371 DOĞA SEVER 12G 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 257,7 6281 158,6 53478 206,9 31925

72 524 ŞEVVAL ANIL 12E 4 5 2,75 2 0 2,00 6 5 4,75 197,1 21018 158,5 53528 232,7 20482

73 623 DİDEM SU POLAT 12B 2 13 -1,25 4 6 2,50 3 10 0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 10 37 0,75 126,6 58009 157,7 53953 149,9 57449

74 158 YAĞMUR CAN 12G 4 2 3,50 4 2 3,50 161,3 40466 155,0 55129 189,8 40526

75 349 SÜEDA ÜNAL 12F 3 0 3,00 3 0 3,00 245,4 8306 153,6 55641 206,2 32242

76 557 EMİR ELİTAŞ 12C 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 4 8 2,00 229,3 11574 151,5 56438 182,0 44611

77 474 FATİH GÜNDOĞDU 12F 3 3 2,25 3 3 2,25 179,8 29679 151,5 56452 207,8 31495

78 607 SELİM KOŞAR 12A 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 110,7 59736 150,7 56713 138,4 59128

79 364 SERRA SER T 12A 2 3 1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 9 0,75 141,8 52903 150,6 56728 164,2 53123

80 492 BERİL İLHAN 12E 2 4 1,00 1 1 0,75 3 5 1,75 160,9 40661 149,9 56908 151,0 57236

81 544 SENA MOŞANDİZ 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 248,6 7742 148,0 57421 217,3 27011

82 455 SUDE GÜRBÜZ 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 211,4 16025 148,0 57421 183,7 43662

83 368 ŞEYMA OSKAY 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 210,3 16360 148,0 57421 186,9 42000

84 467 ARDA FELEK 12G 1 0 1,00 1 0 1,00 130,0 57219 148,0 57421 152,8 56839

85 537 GÜL YÜCEL 12C 1 0 1,00 3 6 1,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 7 13 3,75 108,9 59844 147,8 57449 130,9 59752

86 0 BATURALP DÜĞER 12B 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 112,4 59628 147,6 57525 136,6 59297

87 0 AYŞE NAZ GÖKTEPE 12 1 2 0,50 2 7 0,25 0 6 -1,50 3 15 -0,75 116,3 59298 142,5 58658 135,8 59374
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 2,91 2,34 2,33 2,57 1,93 2,09 2,84 1,92 2,36 16,89 9,95 14,41 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 1,21 1,56 0,82 0,89 1,10 0,61 1,63 1,34 1,29 7,82 6,40 6,21 185,6 177,7 192,0

KATILIMLAR

88 625 ZEHRA A ZA YAŞAR 12A 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 126,2 58091 140,6 58933 146,0 58162

89 480 OĞUZHAN YILDIRIM 12F 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 135,3 55587 136,8 59429 140,4 58934

90 552 ECESU ZENGİN 12B 7 23 1,25 1 9 -1,25 3 11 0,25 0 6 -1,50 11 49 -1,25 110,9 59724 131,5 59962 127,0 59970

91 575 ALİ İHSAN ANIL 12C 8 1 7,75 2 1 1,75 9 0 9,00 19 2 18,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
  12 12A 12B 12C 12E 12F 12G

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12 12A 12B 12C 12E 12F 12G
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 17,48 9,32 15,15 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 15,30 7,28 13,48 185,6 177,7 192,0

KATILIMLAR

1 613 SEMİHA COŞKUNE 12G 5 1 4,75 12 4 11,00 7 2 6,50 3 2 2,50 6 3 5,25 1 0 1,00 34 12 31,00 328,3 682 224,8 21119 292,6 4647

2 596 EFE KURTÇU 12F 5 1 4,75 13 4 12,00 9 1 8,75 5 1 4,75 3 2 2,50 2 0 2,00 37 9 34,75 350,9 253 197,6 29239 283,2 6191

3 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 6 0 6,00 13 4 12,00 6 1 5,75 6 0 6,00 5 0 5,00 36 5 34,75 240,6 9205 194,8 30336 278,4 7055

4 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 5 1 4,75 13 5 11,75 8 2 7,50 6 0 6,00 5 1 4,75 37 9 34,75 328,7 670 192,7 31238 277,3 7270

5 411 SUDENAZ GÖKMEN 12E 6 0 6,00 11 2 10,50 7 1 6,75 3 1 2,75 4 2 3,50 31 6 29,50 299,6 1973 195,4 30071 267,6 9380

6 619 MİNE AYHAN 12F 6 0 6,00 11 7 9,25 6 3 5,25 6 0 6,00 2 1 1,75 31 11 28,25 311,0 1362 190,4 32276 263,8 10318

7 483 SU NAZ TAŞKIN 12B 6 0 6,00 3 3 2,25 6 1 5,75 2 2 1,50 13 3 12,25 1 0 1,00 31 9 28,75 200,1 19828 267,2 13862 259,4 11480

8 327 BEDİRHAN AYDAR 12G 6 0 6,00 13 5 11,75 9 0 9,00 5 0 5,00 33 5 31,75 331,7 583 167,8 48101 258,6 11691

9 501 EYLÜL POTUR 12F 6 0 6,00 11 5 9,75 8 1 7,75 4 1 3,75 1 0 1,00 30 7 28,25 300,4 1931 181,7 37182 258,1 11846

10 171 AYŞENUR SEVER 12G 6 0 6,00 13 3 12,25 6 3 5,25 4 0 4,00 1 1 0,75 30 7 28,25 287,5 2855 176,8 40650 253,7 13164

11 391 CEREN HANÇER 12F 6 0 6,00 9 6 7,50 5 3 4,25 4 2 3,50 8 1 7,75 32 12 29,00 284,0 3160 194,8 30341 251,7 13772

12 530 BERİL AKKAYA 12F 6 0 6,00 9 6 7,50 6 2 5,50 2 2 1,50 5 4 4,00 1 1 0,75 29 15 25,25 216,6 14582 196,4 29662 251,2 13921

13 521 AKASYA DEMİR 12F 6 0 6,00 13 4 12,00 5 5 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 3 0 3,00 41 12 38,00 268,4 4847 176,9 40591 251,2 13931

14 389 BERAAT BATIR 12E 6 0 6,00 15 3 14,25 4 4 3,00 3 2 2,50 2 1 1,75 30 10 27,50 271,5 4490 176,2 41092 247,5 15134

15 449 BURAK BALABAN 12G 6 0 6,00 13 3 12,25 10 0 10,00 6 0 6,00 35 3 34,25 313,8 1238 146,4 57789 245,4 15819

16 648 HAYRUNİSA KUŞLAROĞLU12F 6 0 6,00 8 3 7,25 2 1 1,75 3 2 2,50 6 0 6,00 25 6 23,50 272,1 4425 198,2 29005 243,1 16634

17 540 SURA KARABAŞ 12F 5 1 4,75 11 4 10,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 26 10 23,50 265,9 5182 188,0 33397 240,7 17412

18 615 BEYZANUR AKALAN 12G 6 0 6,00 8 5 6,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 23 9 20,75 206,4 17608 190,1 32428 236,7 18876

19 603 EMİR AHM T BARIN 12G 5 1 4,75 5 6 3,50 6 1 5,75 3 1 2,75 3 0 3,00 22 9 19,75 204,4 18283 192,3 31410 235,3 19410

20 568 ADA ATEŞOĞLU 12B 6 0 6,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 11 5 9,75 1 3 0,25 26 12 23,00 185,3 26746 239,1 18279 235,0 19574

21 691 BEYZA ADAŞ 12G 6 0 6,00 6 4 5,00 6 3 5,25 5 0 5,00 2 5 0,75 25 12 22,00 276,2 3944 176,7 40687 233,9 20001

22 466 HAKAN ÇİMENDERE 12G 5 1 4,75 7 2 6,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 24 6 22,50 263,9 5417 183,8 35852 233,3 20272

23 524 ŞEVVAL ANIL 12E 6 0 6,00 15 2 14,50 5 2 4,50 2 2 1,50 4 5 2,75 2 0 2,00 34 11 31,25 197,1 21018 158,5 53528 232,7 20482

24 470 IRMAK GİR 12G 4 2 3,50 10 7 8,25 6 4 5,00 5 1 4,75 25 14 21,50 272,1 4427 174,5 42492 232,5 20552

25 457 ELİF KIZGIN 12F 3 3 2,25 9 8 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 22 20 17,00 272,7 4356 186,3 34358 230,5 21356

26 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 6 0 6,00 10 8 8,00 2 2 1,50 5 1 4,75 6 1 5,75 29 12 26,00 211,2 16100 176,4 40911 230,1 21520

27 0 GİZEM ÖZGÜN 12E 6 0 6,00 13 3 12,25 2 4 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 24 15 20,25 260,9 5834 178,5 39344 229,2 21844

28 431 BEYZA KUŞLAROĞLU 12E 6 0 6,00 10 3 9,25 4 0 4,00 1 4 0,00 2 0 2,00 23 7 21,25 245,4 8309 177,9 39835 229,0 21932

29 515 EBRAR DALKIRAN 12G 5 0 5,00 5 5 3,75 5 2 4,50 3 1 2,75 3 3 2,25 2 0 2,00 23 11 20,25 203,6 18566 187,3 33803 227,9 22406
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 17,48 9,32 15,15 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 15,30 7,28 13,48 185,6 177,7 192,0

KATILIMLAR

30 0 YAĞIZ NAZLIGÜL 12C 1 0 1,00 2 0 2,00 23 3 22,25 7 2 6,50 33 5 31,75 125,4 58213 306,8 9189 225,2 23559

31 451 ELİF TUNCAR 12E 6 0 6,00 11 7 9,25 3 3 2,25 1 3 0,25 21 13 17,75 260,7 5855 178,1 39669 224,3 23951

32 536 SUDENUR BERBER 12F 6 0 6,00 9 5 7,75 3 4 2,00 2 1 1,75 1 4 0,00 21 14 17,50 262,2 5663 183,1 36322 224,0 24048

33 0 MEHMET ALPDEGER 12A 8 1 7,75 5 0 5,00 13 1 12,75 164,0 38780 238,7 18359 220,6 25553

34 362 ALEYNA ÖZDİLEK 12F 6 0 6,00 6 3 5,25 6 1 5,75 2 3 1,25 1 0 1,00 21 7 19,25 245,0 8379 169,9 46694 218,1 26681

35 544 SENA MOŞANDİZ 12F 6 0 6,00 13 4 12,00 4 2 3,50 4 2 3,50 1 0 1,00 28 8 26,00 248,6 7742 148,0 57421 217,3 27011

36 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 6 0 6,00 10 8 8,00 1 3 0,25 4 2 3,50 5 1 4,75 26 14 22,50 192,9 22860 171,5 45583 217,3 27017

37 504 AZRA ÇINAR 12F 5 1 4,75 8 4 7,00 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 19 8 17,00 226,4 12166 175,7 41540 216,5 27343

38 601 İLAYDA AKSU 12G 4 1 3,75 5 5 3,75 6 1 5,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 9 20,75 191,4 23589 168,8 47465 213,0 29047

39 493 İREM KIZIL 12A 4 2 3,50 4 3 3,25 1 0 1,00 2 1 1,75 11 6 9,50 195,3 21815 224,7 21150 208,6 31107

40 474 FATİH GÜNDOĞDU 12F 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 3 0 3,00 3 3 2,25 24 4 23,00 179,8 29679 151,5 56452 207,8 31495

41 371 DOĞA SEVER 12G 6 0 6,00 8 2 7,50 5 3 4,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 21 11 18,25 257,7 6281 158,6 53478 206,9 31925

42 509 ENES ÖÇAL 12B 2 1 1,75 5 2 4,50 8 1 7,75 5 1 4,75 2 2 1,50 1 1 0,75 23 8 21,00 226,5 12134 174,1 42829 206,8 31973

43 349 SÜEDA ÜNAL 12F 6 0 6,00 11 6 9,50 3 5 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 26 13 22,75 245,4 8306 153,6 55641 206,2 32242

44 417 YAĞMUR YÜCEKAYA 12G 6 0 6,00 3 9 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 18 11 15,25 234,9 10371 173,9 43018 206,1 32298

45 401 TUANA AYAZ 12B 17 1 16,75 1 1 0,75 18 2 17,50 134,1 56035 269,6 13535 202,9 33838

46 358 ZEYNEP KEDEK 12F 3 3 2,25 9 6 7,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 17 17 12,75 228,1 11818 172,6 44785 200,2 35103

47 159 UMUT ENES ÇELİK 12G 3 3 2,25 4 8 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 1 0 1,00 17 15 13,25 170,8 34817 166,1 49135 195,0 37836

48 427 UMUT KAYRA SEVİM 12C 10 0 10,00 10 0 10,00 145,9 49333 215,6 23333 194,2 38205

49 461 MEHMET ESAT ALAMUR 12A 8 4 7,00 8 4 7,00 153,4 45067 235,0 19067 193,7 38464

50 481 MUHAMMET BAYRAM 12C 2 2 1,50 6 2 5,50 2 1 1,75 3 2 2,50 13 7 11,25 198,5 20414 186,2 34377 191,4 39667

51 158 YAĞMUR CAN 12G 5 0 5,00 5 2 4,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 2 3,50 19 6 17,50 161,3 40466 155,0 55129 189,8 40526

52 385 UMUT BOZKAN 12A 6 1 5,75 6 1 5,75 150,3 46910 199,5 28482 187,0 41913

53 368 ŞEYMA OSKAY 12F 3 3 2,25 11 3 10,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 0 1,00 19 11 16,25 210,3 16360 148,0 57421 186,9 42000

54 360 AYŞE NUR ENGİN 12A 6 0 6,00 2 6 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 13 8 11,00 189,9 24402 185,3 34986 185,8 42557

55 455 SUDE GÜRBÜZ 12F 4 2 3,50 9 3 8,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 17 7 15,25 211,4 16025 148,0 57421 183,7 43662

56 549 İREM MARANGOZ 12C 6 6 4,50 0 2 -0,50 6 8 4,00 150,7 46685 211,5 24488 182,6 44278

57 499 ALPEREN LİV 12A 2 4 1,00 1 0 1,00 3 4 2,00 155,6 43678 207,2 25776 182,1 44551

58 557 EMİR ELİTAŞ 12C 5 1 4,75 2 2 1,50 4 4 3,00 5 0 5,00 1 2 0,50 17 9 14,75 229,3 11574 151,5 56438 182,0 44611
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 17,48 9,32 15,15 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 15,30 7,28 13,48 185,6 177,7 192,0

KATILIMLAR

59 387 KAAN DAĞDEVİREN 12A 7 2 6,50 1 2 0,50 8 4 7,00 141,8 52920 191,7 31677 181,7 44759

60 614 BERK ÖRKMEZ 12 4 3 3,25 1 2 0,50 5 5 3,75 149,4 47424 191,0 31995 180,5 45320

61 502 BERİVAN YATMAN 12A 5 4 4,00 0 1 -0,25 5 5 3,75 148,0 48158 205,1 26449 179,1 46067

62 514 HAZAL NAZ BOZOK 12A 3 2 2,50 3 2 2,50 151,1 46459 226,0 20889 178,8 46193

63 532 SILA DİRGENALİ 12C 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 5 1,75 0 2 -0,50 4 14 0,50 153,7 44835 219,3 22416 178,0 46566

64 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 8 0 8,00 1 0 1,00 9 0 9,00 132,5 56509 205,7 26240 177,6 46803

65 390 HASAN ERSÜREN 12B 6 0 6,00 6 0 6,00 140,1 53756 221,2 21974 177,1 47096

66 599 IRMAK KÖRPE 12C 14 1 13,75 1 1 0,75 15 2 14,50 116,3 59298 251,8 16089 176,2 47560

67 0 YUSUF ERDEM 12E 6 0 6,00 3 0 3,00 2 4 1,00 3 2 2,50 14 6 12,50 222,4 13109 145,1 58149 175,0 48137

68 410 BURAK ÖZKAN 12F 5 5 3,75 6 0 6,00 11 5 9,75 231,8 10998 152,6 56084 173,8 48754

69 559 ZEHRA ÖNER 12 3 2 2,50 7 8 5,00 2 3 1,25 1 2 0,50 13 15 9,25 184,5 27114 153,9 55522 173,6 48844

70 605 CEREN EKAL 12C 5 6 3,50 1 2 0,50 6 8 4,00 139,2 54158 205,4 26365 170,6 50286

71 0 EDA ARSLAN 12A 4 2 3,50 4 2 3,50 138,5 54457 188,9 32992 168,5 51269

72 450 ARDA EMİR ULUTAŞ 12A 3 0 3,00 3 0 3,00 138,2 54551 179,6 38592 166,9 52007

73 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 4 0 4,00 1 2 0,50 5 2 4,50 150,7 46730 165,4 49671 165,5 52598

74 364 SERRA SER T 12A 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 10 7 8,25 141,8 52903 150,6 56728 164,2 53123

75 543 GÜLCE ŞENSOY 12 3 0 3,00 3 0 3,00 135,3 55596 200,0 28279 163,8 53377

76 361 SEREN DUMLU 12F 4 2 3,50 7 9 4,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 14 21 8,75 196,4 21334 145,1 58149 163,1 53646

77 591 NİLSU ÖZEREN 12C 10 6 8,50 1 0 1,00 11 6 9,50 116,3 59298 223,9 21313 162,3 54007

78 428 FURKAN  KIR 12A 3 1 2,75 1 2 0,50 4 3 3,25 130,9 56978 172,0 45178 160,0 54851

79 561 NİSA MERİÇ 12A 5 1 4,75 3 8 1,00 2 3 1,25 10 12 7,00 137,7 54725 145,1 58149 158,0 55471

80 355 NİLAY AVCIOĞLU 12A 6 3 5,25 1 2 0,50 7 5 5,75 122,1 58712 167,4 48327 157,8 55522

81 425 IRMAK DİNÇ 12B 1 9 -1,25 3 3 2,25 4 12 1,00 131,3 56864 165,4 49641 154,1 56539

82 467 ARDA FELEK 12G 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 6 2 5,50 130,0 57219 148,0 57421 152,8 56839

83 372 CEREN İLHAN 12A 6 0 6,00 6 0 6,00 116,3 59298 179,2 38859 152,5 56892

84 492 BERİL İLHAN 12E 2 4 1,00 3 5 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 8 13 4,75 160,9 40661 149,9 56908 151,0 57236

85 623 DİDEM SU POLAT 12B 2 13 -1,25 4 6 2,50 6 19 1,25 126,6 58009 157,7 53953 149,9 57449

86 416 AYSUN KESKİN 12A 5 1 4,75 5 1 4,75 116,3 59298 168,6 47594 149,0 57612

87 447 PINAR YARAY 12C 5 5 3,75 5 5 3,75 116,3 59298 160,7 52378 146,3 58130
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 17,48 9,32 15,15 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 15,30 7,28 13,48 185,6 177,7 192,0

KATILIMLAR

88 625 ZEHRA A ZA YAŞAR 12A 4 2 3,50 1 0 1,00 1 4 0,00 6 6 4,50 126,2 58091 140,6 58933 146,0 58162

89 579 DENİZ ÇOLAK 12A 4 2 3,50 4 2 3,50 116,3 59298 166,3 49032 145,6 58238

90 560 EREN KARAHAN 12B 2 4 1,00 5 2 4,50 7 6 5,50 110,8 59729 164,3 50328 145,4 58257

91 592 HAKAN ÇELİKER 12B 4 3 3,25 4 3 3,25 116,3 59298 164,3 50385 144,9 58330

92 435 ELİF NİSA BAYRAM 12C 3 1 2,75 3 1 2,75 116,3 59298 164,4 50261 143,5 58537

93 480 OĞUZHAN YILDIRIM 12F 3 7 1,25 3 5 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 10 15 6,25 135,3 55587 136,8 59429 140,4 58934

94 607 SELİM KOŞAR 12A 3 0 3,00 3 0 3,00 110,7 59736 150,7 56713 138,4 59128

95 0 BATURALP DÜĞER 12B 2 1 1,75 2 1 1,75 112,4 59628 147,6 57525 136,6 59297

96 516 KAAN EFE UYSAL 12B 4 6 2,50 1 1 0,75 5 7 3,25 105,3 60022 160,1 52695 133,5 59570

97 537 GÜL YÜCEL 12C 1 0 1,00 1 0 1,00 108,9 59844 147,8 57449 130,9 59752

98 552 ECESU ZENGİN 12B 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 7 23 1,25 1 9 -1,25 11 43 0,25 110,9 59724 131,5 59962 127,0 59970

99 575 ALİ İHSAN ANIL 12C 1 0 1,00 1 0 1,00 8 1 7,75 2 1 1,75 12 2 11,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
  12 12A 12B 12C 12E 12F 12G

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12 12A 12B 12C 12E 12F 12G
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 1,10 1,21 0,80 1,60 0,99 1,36 1,07 0,27 1,00 0,98 0,36 0,89 0,90 0,45 0,79 0,02 0,04 0,01 14,588,88 12,37 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 1,64 1,28 1,32 2,45 1,02 2,19 1,62 0,21 1,57 1,57 0,31 1,49 1,38 0,69 1,21 0,04 0,03 0,03 19,918,42 17,80 185,6 177,7 192,0

KATILIMLAR

1 596 EFE KURTÇU 12F 5 1 4,75 13 4 12,00 9 1 8,75 5 1 4,75 10 1 9,75 10 1 9,75 6 0 6,00 3 3 2,25 6 0 6,00 67 12 64,00 350,9 253 197,6 29239 283,2 6191

2 327 BEDİRHAN AYDAR 12G 6 0 6,00 13 5 11,75 9 0 9,00 5 0 5,00 6 5 4,75 11 0 11,00 6 0 6,00 6 0 6,00 4 1 3,75 66 11 63,25 331,7 583 167,8 48101 258,6 11691

3 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 5 1 4,75 13 5 11,75 8 2 7,50 6 0 6,00 8 3 7,25 10 1 9,75 5 1 4,75 3 3 2,25 5 1 4,75 63 17 58,75 328,7 670 192,7 31238 277,3 7270

4 613 SEMİHA COŞKUNE 12G 5 1 4,75 12 4 11,00 7 2 6,50 3 2 2,50 4 5 2,75 7 2 6,50 6 0 6,00 6 0 6,00 4 1 3,75 54 17 49,75 328,3 682 224,8 21119 292,6 4647

5 449 BURAK BALABAN 12G 6 0 6,00 13 3 12,25 10 0 10,00 6 0 6,00 6 5 4,75 11 0 11,00 5 1 4,75 6 0 6,00 4 2 3,50 67 11 64,25 313,8 1238 146,4 57789 245,4 15819

6 619 MİNE AYHAN 12F 6 0 6,00 11 7 9,25 6 3 5,25 6 0 6,00 7 3 6,25 9 1 8,75 4 2 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 56 19 51,25 311,0 1362 190,4 32276 263,8 10318

7 501 EYLÜL POTUR 12F 6 0 6,00 11 5 9,75 8 1 7,75 4 1 3,75 4 3 3,25 7 1 6,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 1 4,75 53 13 49,75 300,4 1931 181,7 37182 258,1 11846

8 411 SUDENAZ GÖKMEN 12E 6 0 6,00 11 2 10,50 7 1 6,75 3 1 2,75 2 4 1,00 9 1 8,75 4 1 3,75 5 1 4,75 2 0 2,00 2 3 1,25 51 14 47,50 299,6 1973 195,4 30071 267,6 9380

9 171 AYŞENUR SEVER 12G 6 0 6,00 13 3 12,25 6 3 5,25 4 0 4,00 4 3 3,25 6 2 5,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 50 13 46,75 287,5 2855 176,8 40650 253,7 13164

10 391 CEREN HANÇER 12F 6 0 6,00 9 6 7,50 5 3 4,25 4 2 3,50 3 4 2,00 8 3 7,25 6 0 6,00 5 1 4,75 5 1 4,75 51 20 46,00 284,0 3160 194,8 30341 251,7 13772

11 691 BEYZA ADAŞ 12G 6 0 6,00 6 4 5,00 6 3 5,25 5 0 5,00 6 1 5,75 7 1 6,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 46 11 43,25 276,2 3944 176,7 40687 233,9 20001

12 457 ELİF KIZGIN 12F 3 3 2,25 9 8 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 4 4 3,00 7 4 6,00 5 1 4,75 5 1 4,75 3 3 2,25 45 28 38,00 272,7 4356 186,3 34358 230,5 21356

13 648 HAYRUNİSA KUŞLAROĞLU12F 6 0 6,00 8 3 7,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 8 1 7,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 42 9 39,75 272,1 4425 198,2 29005 243,1 16634

14 470 IRMAK GİR 12G 4 2 3,50 10 7 8,25 6 4 5,00 5 1 4,75 6 5 4,75 6 5 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 3 3 2,25 49 30 41,50 272,1 4427 174,5 42492 232,5 20552

15 389 BERAAT BATIR 12E 6 0 6,00 15 3 14,25 4 4 3,00 3 2 2,50 3 7 1,25 5 5 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 3 3 2,25 49 26 42,50 271,5 4490 176,2 41092 247,5 15134

16 521 AKASYA DEMİR 12F 6 0 6,00 13 4 12,00 5 5 3,75 5 0 5,00 6 4 5,00 6 5 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 5 0 5,00 55 21 49,75 268,4 4847 176,9 40591 251,2 13931

17 540 SURA KARABAŞ 12F 5 1 4,75 11 4 10,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 7 3 6,25 5 0 5,00 5 1 4,75 2 2 1,50 43 18 38,50 265,9 5182 188,0 33397 240,7 17412

18 466 HAKAN ÇİMENDERE 12G 5 1 4,75 7 2 6,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 2 4,50 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 43 14 39,50 263,9 5417 183,8 35852 233,3 20272

19 536 SUDENUR BERBER 12F 6 0 6,00 9 5 7,75 3 4 2,00 2 1 1,75 4 2 3,50 5 4 4,00 5 0 5,00 5 1 4,75 3 3 2,25 42 20 37,00 262,2 5663 183,1 36322 224,0 24048

20 0 GİZEM ÖZGÜN 12E 6 0 6,00 13 3 12,25 2 4 1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 6 0 6,00 5 1 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 42 18 37,50 260,9 5834 178,5 39344 229,2 21844

21 451 ELİF TUNCAR 12E 6 0 6,00 11 7 9,25 3 3 2,25 1 3 0,25 3 2 2,50 6 2 5,50 3 0 3,00 6 0 6,00 3 2 2,50 42 19 37,25 260,7 5855 178,1 39669 224,3 23951

22 371 DOĞA SEVER 12G 6 0 6,00 8 2 7,50 5 3 4,25 1 2 0,50 3 4 2,00 7 4 6,00 6 0 6,00 5 1 4,75 5 1 4,75 46 17 41,75 257,7 6281 158,6 53478 206,9 31925

23 544 SENA MOŞANDİZ 12F 6 0 6,00 13 4 12,00 4 2 3,50 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 46 11 43,25 248,6 7742 148,0 57421 217,3 27011

24 349 SÜEDA ÜNAL 12F 6 0 6,00 11 6 9,50 3 5 1,75 3 2 2,50 4 2 3,50 5 3 4,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 1 4,75 47 19 42,25 245,4 8306 153,6 55641 206,2 32242

25 431 BEYZA KUŞLAROĞLU 12E 6 0 6,00 10 3 9,25 4 0 4,00 1 4 0,00 4 0 4,00 4 4 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 38 17 33,75 245,4 8309 177,9 39835 229,0 21932

26 362 ALEYNA ÖZDİLEK 12F 6 0 6,00 6 3 5,25 6 1 5,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 4 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 38 13 34,75 245,0 8379 169,9 46694 218,1 26681

27 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 6 0 6,00 13 4 12,00 6 1 5,75 6 0 6,00 31 5 29,75 240,6 9205 194,8 30336 278,4 7055

28 417 YAĞMUR YÜCEKAYA 12G 6 0 6,00 3 9 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 35 15 31,25 234,9 10371 173,9 43018 206,1 32298

29 410 BURAK ÖZKAN 12F 5 5 3,75 6 0 6,00 7 4 6,00 7 3 6,25 6 0 6,00 6 0 6,00 2 4 1,00 39 16 35,00 231,8 10998 152,6 56084 173,8 48754
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 1,10 1,21 0,80 1,60 0,99 1,36 1,07 0,27 1,00 0,98 0,36 0,89 0,90 0,45 0,79 0,02 0,04 0,01 14,588,88 12,37 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 1,64 1,28 1,32 2,45 1,02 2,19 1,62 0,21 1,57 1,57 0,31 1,49 1,38 0,69 1,21 0,04 0,03 0,03 19,918,42 17,80 185,6 177,7 192,0

KATILIMLAR

30 557 EMİR ELİTAŞ 12C 5 1 4,75 2 2 1,50 4 4 3,00 5 0 5,00 5 2 4,50 8 1 7,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 40 12 37,00 229,3 11574 151,5 56438 182,0 44611

31 358 ZEYNEP KEDEK 12F 3 3 2,25 9 6 7,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 3 5 1,75 6 3 5,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 2 3,50 36 28 29,00 228,1 11818 172,6 44785 200,2 35103

32 509 ENES ÖÇAL 12B 2 1 1,75 5 2 4,50 8 1 7,75 5 1 4,75 6 3 5,25 7 2 6,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 37 10 34,50 226,5 12134 174,1 42829 206,8 31973

33 504 AZRA ÇINAR 12F 5 1 4,75 8 4 7,00 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 4 3 3,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 31 15 27,25 226,4 12166 175,7 41540 216,5 27343

34 0 YUSUF ERDEM 12E 6 0 6,00 3 0 3,00 2 4 1,00 3 2 2,50 7 2 6,50 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 3 0,25 38 14 34,50 222,4 13109 145,1 58149 175,0 48137

35 530 BERİL AKKAYA 12F 6 0 6,00 9 6 7,50 6 2 5,50 2 2 1,50 1 2 0,50 24 12 21,00 216,6 14582 196,4 29662 251,2 13921

36 455 SUDE GÜRBÜZ 12F 4 2 3,50 9 3 8,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 4 2 3,50 35 16 31,00 211,4 16025 148,0 57421 183,7 43662

37 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 6 0 6,00 10 8 8,00 2 2 1,50 5 1 4,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 31 16 27,00 211,2 16100 176,4 40911 230,1 21520

38 368 ŞEYMA OSKAY 12F 3 3 2,25 11 3 10,25 3 1 2,75 1 4 0,00 2 6 0,50 5 3 4,25 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 37 25 30,75 210,3 16360 148,0 57421 186,9 42000

39 615 BEYZANUR AKALAN 12G 6 0 6,00 8 5 6,75 3 2 2,50 3 1 2,75 20 8 18,00 206,4 17608 190,1 32428 236,7 18876

40 603 EMİR AHM T BARIN 12G 5 1 4,75 5 6 3,50 6 1 5,75 3 1 2,75 19 9 16,75 204,4 18283 192,3 31410 235,3 19410

41 515 EBRAR DALKIRAN 12G 5 0 5,00 5 5 3,75 5 2 4,50 3 1 2,75 4 3 3,25 22 11 19,25 203,6 18566 187,3 33803 227,9 22406

42 483 SU NAZ TAŞKIN 12B 6 0 6,00 3 3 2,25 6 1 5,75 2 2 1,50 17 6 15,50 200,1 19828 267,2 13862 259,4 11480

43 481 MUHAMMET BAYRAM 12C 2 2 1,50 6 2 5,50 2 1 1,75 6 1 5,75 4 0 4,00 2 0 2,00 22 6 20,50 198,5 20414 186,2 34377 191,4 39667

44 524 ŞEVVAL ANIL 12E 6 0 6,00 15 2 14,50 5 2 4,50 2 2 1,50 28 6 26,50 197,1 21018 158,5 53528 232,7 20482

45 361 SEREN DUMLU 12F 4 2 3,50 7 9 4,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 6 0 6,00 4 1 3,75 4 2 3,50 35 37 25,75 196,4 21334 145,1 58149 163,1 53646

46 493 İREM KIZIL 12A 4 2 3,50 4 3 3,25 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 14 6 12,50 195,3 21815 224,7 21150 208,6 31107

47 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 6 0 6,00 10 8 8,00 1 3 0,25 4 2 3,50 1 0 1,00 3 1 2,75 25 14 21,50 192,9 22860 171,5 45583 217,3 27017

48 601 İLAYDA AKSU 12G 4 1 3,75 5 5 3,75 6 1 5,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 23 10 20,50 191,4 23589 168,8 47465 213,0 29047

49 360 AYŞE NUR ENGİN 12A 6 0 6,00 2 6 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 1 1,75 22 13 18,75 189,9 24402 185,3 34986 185,8 42557

50 568 ADA ATEŞOĞLU 12B 6 0 6,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 14 4 13,00 185,3 26746 239,1 18279 235,0 19574

51 559 ZEHRA ÖNER 12 3 2 2,50 7 8 5,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 5 2,75 4 6 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 1 3 0,25 27 30 19,50 184,5 27114 153,9 55522 173,6 48844

52 474 FATİH GÜNDOĞDU 12F 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 3 0 3,00 21 1 20,75 179,8 29679 151,5 56452 207,8 31495

53 159 UMUT ENES ÇELİK 12G 3 3 2,25 4 8 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 16 15 12,25 170,8 34817 166,1 49135 195,0 37836

54 158 YAĞMUR CAN 12G 5 0 5,00 5 2 4,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 16 5 14,75 161,3 40466 155,0 55129 189,8 40526

55 492 BERİL İLHAN 12E 2 4 1,00 3 5 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 19 19 14,25 160,9 40661 149,9 56908 151,0 57236

56 532 SILA DİRGENALİ 12C 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 7 -0,75 153,7 44835 219,3 22416 178,0 46566

57 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 4 0 4,00 1 0 1,00 2 2 1,50 7 2 6,50 150,7 46730 165,4 49671 165,5 52598

58 364 SERRA SER T 12A 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 9 6 7,50 141,8 52903 150,6 56728 164,2 53123

                                                2 / 3



OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 1,10 1,21 0,80 1,60 0,99 1,36 1,07 0,27 1,00 0,98 0,36 0,89 0,90 0,45 0,79 0,02 0,04 0,01 14,588,88 12,37 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 1,64 1,28 1,32 2,45 1,02 2,19 1,62 0,21 1,57 1,57 0,31 1,49 1,38 0,69 1,21 0,04 0,03 0,03 19,918,42 17,80 185,6 177,7 192,0

KATILIMLAR

59 561 NİSA MERİÇ 12A 5 1 4,75 3 8 1,00 2 3 1,25 10 12 7,00 137,7 54725 145,1 58149 158,0 55471

60 480 OĞUZHAN YILDIRIM 12F 3 7 1,25 3 5 1,75 1 1 0,75 4 5 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 17 24 11,00 135,3 55587 136,8 59429 140,4 58934

61 467 ARDA FELEK 12G 4 1 3,75 1 1 0,75 5 2 4,50 130,0 57219 148,0 57421 152,8 56839

62 625 ZEHRA A ZA YAŞAR 12A 4 2 3,50 1 0 1,00 5 2 4,50 126,2 58091 140,6 58933 146,0 58162

63 0 YAĞIZ NAZLIGÜL 12C 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 125,4 58213 306,8 9189 225,2 23559

64 552 ECESU ZENGİN 12B 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 7 1,25 1 5 -0,25 7 23 1,25 110,9 59724 131,5 59962 127,0 59970

65 575 ALİ İHSAN ANIL 12C 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 2,91 2,34 2,33 2,57 1,93 2,09 2,84 1,92 2,36 16,89 9,95 14,41 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 1,21 1,56 0,82 0,89 1,10 0,61 1,63 1,34 1,29 7,82 6,40 6,21 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 543 GÜLCE ŞENSOY 12 3 0 3,00 3 2 2,50 5 4 4,00 4 5 2,75 15 11 12,25 135,3 55596 200,0 28279 163,8 53377

2 614 BERK ÖRKMEZ 12 4 3 3,25 1 2 0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 3 6 1,50 9 21 3,75 149,4 47424 191,0 31995 180,5 45320

3 0 AYŞE NAZ GÖKTEPE 12 1 2 0,50 2 7 0,25 0 6 -1,50 3 15 -0,75 116,3 59298 142,5 58658 135,8 59374

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 2,91 2,34 2,33 2,57 1,93 2,09 2,84 1,92 2,36 16,89 9,95 14,41 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 1,21 1,56 0,82 0,89 1,10 0,61 1,63 1,34 1,29 7,82 6,40 6,21 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 MEHMET ALPDEGER 12A 8 1 7,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 16 2 15,50 164,0 38780 238,7 18359 220,6 25553

2 461 MEHMET ESAT ALAMUR 12A 8 4 7,00 6 1 5,75 2 2 1,50 5 4 4,00 21 11 18,25 153,4 45067 235,0 19067 193,7 38464

3 514 HAZAL NAZ BOZOK 12A 3 2 2,50 5 1 4,75 7 4 6,00 4 6 2,50 19 13 15,75 151,1 46459 226,0 20889 178,8 46193

4 493 İREM KIZIL 12A 2 1 1,75 1 2 0,50 3 4 2,00 8 2 7,50 14 9 11,75 195,3 21815 224,7 21150 208,6 31107

5 499 ALPEREN LİV 12A 2 4 1,00 1 0 1,00 5 6 3,50 1 8 -1,00 4 4 3,00 13 22 7,50 155,6 43678 207,2 25776 182,1 44551

6 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 8 0 8,00 1 0 1,00 4 4 3,00 4 4 3,00 17 8 15,00 132,5 56509 205,7 26240 177,6 46803

7 502 BERİVAN YATMAN 12A 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 11 8 9,00 148,0 48158 205,1 26449 179,1 46067

8 385 UMUT BOZKAN 12A 6 1 5,75 2 8 0,00 2 5 0,75 10 14 6,50 150,3 46910 199,5 28482 187,0 41913

9 387 KAAN DAĞDEVİREN 12A 7 2 6,50 1 2 0,50 8 4 7,00 141,8 52920 191,7 31677 181,7 44759

10 0 EDA ARSLAN 12A 4 2 3,50 1 3 0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 10 12 7,00 138,5 54457 188,9 32992 168,5 51269

11 360 AYŞE NUR ENGİN 12A 2 0 2,00 4 3 3,25 1 3 0,25 4 4 3,00 11 10 8,50 189,9 24402 185,3 34986 185,8 42557

12 450 ARDA EMİR ULUTAŞ 12A 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 138,2 54551 179,6 38592 166,9 52007

13 372 CEREN İLHAN 12A 6 0 6,00 3 4 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 14 8 12,00 116,3 59298 179,2 38859 152,5 56892

14 428 FURKAN  KIR 12A 3 1 2,75 1 2 0,50 2 7 0,25 0 4 -1,00 3 6 1,50 9 20 4,00 130,9 56978 172,0 45178 160,0 54851

15 416 AYSUN KESKİN 12A 5 1 4,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 4 0,00 10 7 8,25 116,3 59298 168,6 47594 149,0 57612

16 355 NİLAY AVCIOĞLU 12A 6 3 5,25 1 2 0,50 7 5 5,75 122,1 58712 167,4 48327 157,8 55522

17 579 DENİZ ÇOLAK 12A 4 2 3,50 2 0 2,00 2 1 1,75 8 3 7,25 116,3 59298 166,3 49032 145,6 58238

18 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 4 10 1,50 150,7 46730 165,4 49671 165,5 52598

19 607 SELİM KOŞAR 12A 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 110,7 59736 150,7 56713 138,4 59128

20 364 SERRA SER T 12A 2 3 1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 9 0,75 141,8 52903 150,6 56728 164,2 53123

21 625 ZEHRA A ZA YAŞAR 12A 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 126,2 58091 140,6 58933 146,0 58162

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 2,91 2,34 2,33 2,57 1,93 2,09 2,84 1,92 2,36 16,89 9,95 14,41 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 1,21 1,56 0,82 0,89 1,10 0,61 1,63 1,34 1,29 7,82 6,40 6,21 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 401 TUANA AYAZ 12B 17 1 16,75 1 1 0,75 7 2 6,50 6 2 5,50 8 1 7,75 39 7 37,25 134,1 56035 269,6 13535 202,9 33838

2 483 SU NAZ TAŞKIN 12B 13 3 12,25 1 0 1,00 7 2 6,50 4 2 3,50 7 2 6,50 32 9 29,75 200,1 19828 267,2 13862 259,4 11480

3 568 ADA ATEŞOĞLU 12B 11 5 9,75 1 3 0,25 6 3 5,25 4 3 3,25 5 4 4,00 27 18 22,50 185,3 26746 239,1 18279 235,0 19574

4 390 HASAN ERSÜREN 12B 6 0 6,00 3 5 1,75 4 4 3,00 8 5 6,75 21 14 17,50 140,1 53756 221,2 21974 177,1 47096

5 509 ENES ÖÇAL 12B 2 2 1,50 1 1 0,75 4 3 3,25 1 4 0,00 4 4 3,00 12 14 8,50 226,5 12134 174,1 42829 206,8 31973

6 425 IRMAK DİNÇ 12B 1 9 -1,25 3 3 2,25 2 9 -0,25 1 1 0,75 7 22 1,50 131,3 56864 165,4 49641 154,1 56539

7 560 EREN KARAHAN 12B 2 4 1,00 5 2 4,50 3 8 1,00 4 7 2,25 14 21 8,75 110,8 59729 164,3 50328 145,4 58257

8 592 HAKAN ÇELİKER 12B 4 3 3,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 9 9 6,75 116,3 59298 164,3 50385 144,9 58330

9 516 KAAN EFE UYSAL 12B 4 6 2,50 1 1 0,75 4 3 3,25 1 4 0,00 4 4 3,00 14 18 9,50 105,3 60022 160,1 52695 133,5 59570

10 623 DİDEM SU POLAT 12B 2 13 -1,25 4 6 2,50 3 10 0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 10 37 0,75 126,6 58009 157,7 53953 149,9 57449

11 0 BATURALP DÜĞER 12B 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 112,4 59628 147,6 57525 136,6 59297

12 552 ECESU ZENGİN 12B 7 23 1,25 1 9 -1,25 3 11 0,25 0 6 -1,50 11 49 -1,25 110,9 59724 131,5 59962 127,0 59970

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 2,91 2,34 2,33 2,57 1,93 2,09 2,84 1,92 2,36 16,89 9,95 14,41 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 1,21 1,56 0,82 0,89 1,10 0,61 1,63 1,34 1,29 7,82 6,40 6,21 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 0 YAĞIZ NAZLIGÜL 12C 23 3 22,25 7 2 6,50 9 1 8,75 10 2 9,50 10 0 10,00 59 8 57,00 125,4 58213 306,8 9189 225,2 23559

2 599 IRMAK KÖRPE 12C 14 1 13,75 1 1 0,75 9 2 8,50 7 3 6,25 9 2 8,50 40 9 37,75 116,3 59298 251,8 16089 176,2 47560

3 591 NİLSU ÖZEREN 12C 10 6 8,50 1 0 1,00 8 3 7,25 6 3 5,25 7 4 6,00 32 16 28,00 116,3 59298 223,9 21313 162,3 54007

4 532 SILA DİRGENALİ 12C 3 5 1,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 1 4 0,00 8 2 7,50 15 16 11,00 153,7 44835 219,3 22416 178,0 46566

5 427 UMUT KAYRA SEVİM 12C 10 0 10,00 4 3 3,25 2 4 1,00 16 7 14,25 145,9 49333 215,6 23333 194,2 38205

6 549 İREM MARANGOZ 12C 6 6 4,50 0 2 -0,50 2 7 0,25 4 6 2,50 5 6 3,50 17 27 10,25 150,7 46685 211,5 24488 182,6 44278

7 605 CEREN EKAL 12C 5 6 3,50 1 2 0,50 0 8 -2,00 4 7 2,25 8 2 7,50 18 25 11,75 139,2 54158 205,4 26365 170,6 50286

8 481 MUHAMMET BAYRAM 12C 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 4 3,00 10 12 7,00 198,5 20414 186,2 34377 191,4 39667

9 435 ELİF NİSA BAYRAM 12C 3 1 2,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 9 10 6,50 116,3 59298 164,4 50261 143,5 58537

10 447 PINAR YARAY 12C 5 5 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 6 0,50 9 14 5,50 116,3 59298 160,7 52378 146,3 58130

11 557 EMİR ELİTAŞ 12C 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 4 8 2,00 229,3 11574 151,5 56438 182,0 44611

12 537 GÜL YÜCEL 12C 1 0 1,00 3 6 1,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 7 13 3,75 108,9 59844 147,8 57449 130,9 59752

13 575 ALİ İHSAN ANIL 12C 8 1 7,75 2 1 1,75 9 0 9,00 19 2 18,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 2,91 2,34 2,33 2,57 1,93 2,09 2,84 1,92 2,36 16,89 9,95 14,41 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 1,21 1,56 0,82 0,89 1,10 0,61 1,63 1,34 1,29 7,82 6,40 6,21 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 411 SUDENAZ GÖKMEN 12E 4 2 3,50 4 2 3,50 299,6 1973 195,4 30071 267,6 9380

2 0 GİZEM ÖZGÜN 12E 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 260,9 5834 178,5 39344 229,2 21844

3 431 BEYZA KUŞLAROĞLU 12E 2 0 2,00 2 0 2,00 245,4 8309 177,9 39835 229,0 21932

4 389 BERAAT BATIR 12E 2 1 1,75 2 1 1,75 271,5 4490 176,2 41092 247,5 15134

5 524 ŞEVVAL ANIL 12E 4 5 2,75 2 0 2,00 6 5 4,75 197,1 21018 158,5 53528 232,7 20482

6 492 BERİL İLHAN 12E 2 4 1,00 1 1 0,75 3 5 1,75 160,9 40661 149,9 56908 151,0 57236

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
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12F SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 2,91 2,34 2,33 2,57 1,93 2,09 2,84 1,92 2,36 16,89 9,95 14,41 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 1,21 1,56 0,82 0,89 1,10 0,61 1,63 1,34 1,29 7,82 6,40 6,21 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 648 HAYRUNİSA KUŞLAROĞLU 12F 6 0 6,00 6 0 6,00 272,1 4425 198,2 29005 243,1 16634

2 596 EFE KURTÇU 12F 3 2 2,50 2 0 2,00 5 2 4,50 350,9 253 197,6 29239 283,2 6191

3 530 BERİL AKKAYA 12F 5 4 4,00 1 1 0,75 6 5 4,75 216,6 14582 196,4 29662 251,2 13921

4 391 CEREN HANÇER 12F 8 1 7,75 8 1 7,75 284,0 3160 194,8 30341 251,7 13772

5 619 MİNE AYHAN 12F 2 1 1,75 2 1 1,75 311,0 1362 190,4 32276 263,8 10318

6 540 SURA KARABAŞ 12F 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 265,9 5182 188,0 33397 240,7 17412

7 457 ELİF KIZGIN 12F 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 272,7 4356 186,3 34358 230,5 21356

8 536 SUDENUR BERBER 12F 1 4 0,00 2 1 1,75 3 5 1,75 262,2 5663 183,1 36322 224,0 24048

9 501 EYLÜL POTUR 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 300,4 1931 181,7 37182 258,1 11846

10 521 AKASYA DEMİR 12F 9 3 8,25 3 0 3,00 12 3 11,25 268,4 4847 176,9 40591 251,2 13931

11 504 AZRA ÇINAR 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 226,4 12166 175,7 41540 216,5 27343

12 358 ZEYNEP KEDEK 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 228,1 11818 172,6 44785 200,2 35103

13 362 ALEYNA ÖZDİLEK 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 245,0 8379 169,9 46694 218,1 26681

14 349 SÜEDA ÜNAL 12F 3 0 3,00 3 0 3,00 245,4 8306 153,6 55641 206,2 32242

15 474 FATİH GÜNDOĞDU 12F 3 3 2,25 3 3 2,25 179,8 29679 151,5 56452 207,8 31495

16 544 SENA MOŞANDİZ 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 248,6 7742 148,0 57421 217,3 27011

17 455 SUDE GÜRBÜZ 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 211,4 16025 148,0 57421 183,7 43662

18 368 ŞEYMA OSKAY 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 210,3 16360 148,0 57421 186,9 42000

19 480 OĞUZHAN YILDIRIM 12F 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 135,3 55587 136,8 59429 140,4 58934

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12G SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 2,91 2,34 2,33 2,57 1,93 2,09 2,84 1,92 2,36 16,89 9,95 14,41 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 1,21 1,56 0,82 0,89 1,10 0,61 1,63 1,34 1,29 7,82 6,40 6,21 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 613 SEMİHA COŞKUNE 12G 6 3 5,25 1 0 1,00 7 3 6,25 328,3 682 224,8 21119 292,6 4647

2 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 5 0 5,00 5 0 5,00 240,6 9205 194,8 30336 278,4 7055

3 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 5 1 4,75 5 1 4,75 328,7 670 192,7 31238 277,3 7270

4 603 EMİR AHM T BARIN 12G 3 0 3,00 3 0 3,00 204,4 18283 192,3 31410 235,3 19410

5 615 BEYZANUR AKALAN 12G 3 1 2,75 3 1 2,75 206,4 17608 190,1 32428 236,7 18876

6 515 EBRAR DALKIRAN 12G 3 3 2,25 2 0 2,00 5 3 4,25 203,6 18566 187,3 33803 227,9 22406

7 466 HAKAN ÇİMENDERE 12G 4 1 3,75 4 1 3,75 263,9 5417 183,8 35852 233,3 20272

8 171 AYŞENUR SEVER 12G 1 1 0,75 1 1 0,75 287,5 2855 176,8 40650 253,7 13164

9 691 BEYZA ADAŞ 12G 2 5 0,75 2 5 0,75 276,2 3944 176,7 40687 233,9 20001

10 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 6 1 5,75 6 1 5,75 211,2 16100 176,4 40911 230,1 21520

11 417 YAĞMUR YÜCEKAYA 12G 2 0 2,00 2 0 2,00 234,9 10371 173,9 43018 206,1 32298

12 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 5 1 4,75 5 1 4,75 192,9 22860 171,5 45583 217,3 27017

13 601 İLAYDA AKSU 12G 4 1 3,75 4 1 3,75 191,4 23589 168,8 47465 213,0 29047

14 159 UMUT ENES ÇELİK 12G 1 0 1,00 1 0 1,00 170,8 34817 166,1 49135 195,0 37836

15 371 DOĞA SEVER 12G 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 257,7 6281 158,6 53478 206,9 31925

16 158 YAĞMUR CAN 12G 4 2 3,50 4 2 3,50 161,3 40466 155,0 55129 189,8 40526

17 467 ARDA FELEK 12G 1 0 1,00 1 0 1,00 130,0 57219 148,0 57421 152,8 56839

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 17,48 9,32 15,15 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 15,30 7,28 13,48 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 614 BERK ÖRKMEZ 12 4 3 3,25 1 2 0,50 5 5 3,75 149,4 47424 191,0 31995 180,5 45320

2 559 ZEHRA ÖNER 12 3 2 2,50 7 8 5,00 2 3 1,25 1 2 0,50 13 15 9,25 184,5 27114 153,9 55522 173,6 48844

3 543 GÜLCE ŞENSOY 12 3 0 3,00 3 0 3,00 135,3 55596 200,0 28279 163,8 53377

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 17,48 9,32 15,15 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 15,30 7,28 13,48 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 MEHMET ALPDEGER 12A 8 1 7,75 5 0 5,00 13 1 12,75 164,0 38780 238,7 18359 220,6 25553

2 493 İREM KIZIL 12A 4 2 3,50 4 3 3,25 1 0 1,00 2 1 1,75 11 6 9,50 195,3 21815 224,7 21150 208,6 31107

3 461 MEHMET ESAT ALAMUR 12A 8 4 7,00 8 4 7,00 153,4 45067 235,0 19067 193,7 38464

4 385 UMUT BOZKAN 12A 6 1 5,75 6 1 5,75 150,3 46910 199,5 28482 187,0 41913

5 360 AYŞE NUR ENGİN 12A 6 0 6,00 2 6 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 13 8 11,00 189,9 24402 185,3 34986 185,8 42557

6 499 ALPEREN LİV 12A 2 4 1,00 1 0 1,00 3 4 2,00 155,6 43678 207,2 25776 182,1 44551

7 387 KAAN DAĞDEVİREN 12A 7 2 6,50 1 2 0,50 8 4 7,00 141,8 52920 191,7 31677 181,7 44759

8 502 BERİVAN YATMAN 12A 5 4 4,00 0 1 -0,25 5 5 3,75 148,0 48158 205,1 26449 179,1 46067

9 514 HAZAL NAZ BOZOK 12A 3 2 2,50 3 2 2,50 151,1 46459 226,0 20889 178,8 46193

10 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 8 0 8,00 1 0 1,00 9 0 9,00 132,5 56509 205,7 26240 177,6 46803

11 0 EDA ARSLAN 12A 4 2 3,50 4 2 3,50 138,5 54457 188,9 32992 168,5 51269

12 450 ARDA EMİR ULUTAŞ 12A 3 0 3,00 3 0 3,00 138,2 54551 179,6 38592 166,9 52007

13 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 4 0 4,00 1 2 0,50 5 2 4,50 150,7 46730 165,4 49671 165,5 52598

14 364 SERRA SER T 12A 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 10 7 8,25 141,8 52903 150,6 56728 164,2 53123

15 428 FURKAN  KIR 12A 3 1 2,75 1 2 0,50 4 3 3,25 130,9 56978 172,0 45178 160,0 54851

16 561 NİSA MERİÇ 12A 5 1 4,75 3 8 1,00 2 3 1,25 10 12 7,00 137,7 54725 145,1 58149 158,0 55471

17 355 NİLAY AVCIOĞLU 12A 6 3 5,25 1 2 0,50 7 5 5,75 122,1 58712 167,4 48327 157,8 55522

18 372 CEREN İLHAN 12A 6 0 6,00 6 0 6,00 116,3 59298 179,2 38859 152,5 56892

19 416 AYSUN KESKİN 12A 5 1 4,75 5 1 4,75 116,3 59298 168,6 47594 149,0 57612

20 625 ZEHRA A ZA YAŞAR 12A 4 2 3,50 1 0 1,00 1 4 0,00 6 6 4,50 126,2 58091 140,6 58933 146,0 58162

21 579 DENİZ ÇOLAK 12A 4 2 3,50 4 2 3,50 116,3 59298 166,3 49032 145,6 58238

22 607 SELİM KOŞAR 12A 3 0 3,00 3 0 3,00 110,7 59736 150,7 56713 138,4 59128



12A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 17,48 9,32 15,15 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 15,30 7,28 13,48 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR
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12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 17,48 9,32 15,15 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 15,30 7,28 13,48 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 483 SU NAZ TAŞKIN 12B 6 0 6,00 3 3 2,25 6 1 5,75 2 2 1,50 13 3 12,25 1 0 1,00 31 9 28,75 200,1 19828 267,2 13862 259,4 11480

2 568 ADA ATEŞOĞLU 12B 6 0 6,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 11 5 9,75 1 3 0,25 26 12 23,00 185,3 26746 239,1 18279 235,0 19574

3 509 ENES ÖÇAL 12B 2 1 1,75 5 2 4,50 8 1 7,75 5 1 4,75 2 2 1,50 1 1 0,75 23 8 21,00 226,5 12134 174,1 42829 206,8 31973

4 401 TUANA AYAZ 12B 17 1 16,75 1 1 0,75 18 2 17,50 134,1 56035 269,6 13535 202,9 33838

5 390 HASAN ERSÜREN 12B 6 0 6,00 6 0 6,00 140,1 53756 221,2 21974 177,1 47096

6 425 IRMAK DİNÇ 12B 1 9 -1,25 3 3 2,25 4 12 1,00 131,3 56864 165,4 49641 154,1 56539

7 623 DİDEM SU POLAT 12B 2 13 -1,25 4 6 2,50 6 19 1,25 126,6 58009 157,7 53953 149,9 57449

8 560 EREN KARAHAN 12B 2 4 1,00 5 2 4,50 7 6 5,50 110,8 59729 164,3 50328 145,4 58257

9 592 HAKAN ÇELİKER 12B 4 3 3,25 4 3 3,25 116,3 59298 164,3 50385 144,9 58330

10 0 BATURALP DÜĞER 12B 2 1 1,75 2 1 1,75 112,4 59628 147,6 57525 136,6 59297

11 516 KAAN EFE UYSAL 12B 4 6 2,50 1 1 0,75 5 7 3,25 105,3 60022 160,1 52695 133,5 59570

12 552 ECESU ZENGİN 12B 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 7 23 1,25 1 9 -1,25 11 43 0,25 110,9 59724 131,5 59962 127,0 59970

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 17,48 9,32 15,15 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 15,30 7,28 13,48 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 0 YAĞIZ NAZLIGÜL 12C 1 0 1,00 2 0 2,00 23 3 22,25 7 2 6,50 33 5 31,75 125,4 58213 306,8 9189 225,2 23559

2 427 UMUT KAYRA SEVİM 12C 10 0 10,00 10 0 10,00 145,9 49333 215,6 23333 194,2 38205

3 481 MUHAMMET BAYRAM 12C 2 2 1,50 6 2 5,50 2 1 1,75 3 2 2,50 13 7 11,25 198,5 20414 186,2 34377 191,4 39667

4 549 İREM MARANGOZ 12C 6 6 4,50 0 2 -0,50 6 8 4,00 150,7 46685 211,5 24488 182,6 44278

5 557 EMİR ELİTAŞ 12C 5 1 4,75 2 2 1,50 4 4 3,00 5 0 5,00 1 2 0,50 17 9 14,75 229,3 11574 151,5 56438 182,0 44611

6 532 SILA DİRGENALİ 12C 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 5 1,75 0 2 -0,50 4 14 0,50 153,7 44835 219,3 22416 178,0 46566

7 599 IRMAK KÖRPE 12C 14 1 13,75 1 1 0,75 15 2 14,50 116,3 59298 251,8 16089 176,2 47560

8 605 CEREN EKAL 12C 5 6 3,50 1 2 0,50 6 8 4,00 139,2 54158 205,4 26365 170,6 50286

9 591 NİLSU ÖZEREN 12C 10 6 8,50 1 0 1,00 11 6 9,50 116,3 59298 223,9 21313 162,3 54007

10 447 PINAR YARAY 12C 5 5 3,75 5 5 3,75 116,3 59298 160,7 52378 146,3 58130

11 435 ELİF NİSA BAYRAM 12C 3 1 2,75 3 1 2,75 116,3 59298 164,4 50261 143,5 58537

12 537 GÜL YÜCEL 12C 1 0 1,00 1 0 1,00 108,9 59844 147,8 57449 130,9 59752

13 575 ALİ İHSAN ANIL 12C 1 0 1,00 1 0 1,00 8 1 7,75 2 1 1,75 12 2 11,50
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12E SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 17,48 9,32 15,15 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 15,30 7,28 13,48 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 411 SUDENAZ GÖKMEN 12E 6 0 6,00 11 2 10,50 7 1 6,75 3 1 2,75 4 2 3,50 31 6 29,50 299,6 1973 195,4 30071 267,6 9380

2 389 BERAAT BATIR 12E 6 0 6,00 15 3 14,25 4 4 3,00 3 2 2,50 2 1 1,75 30 10 27,50 271,5 4490 176,2 41092 247,5 15134

3 524 ŞEVVAL ANIL 12E 6 0 6,00 15 2 14,50 5 2 4,50 2 2 1,50 4 5 2,75 2 0 2,00 34 11 31,25 197,1 21018 158,5 53528 232,7 20482

4 0 GİZEM ÖZGÜN 12E 6 0 6,00 13 3 12,25 2 4 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 24 15 20,25 260,9 5834 178,5 39344 229,2 21844

5 431 BEYZA KUŞLAROĞLU 12E 6 0 6,00 10 3 9,25 4 0 4,00 1 4 0,00 2 0 2,00 23 7 21,25 245,4 8309 177,9 39835 229,0 21932

6 451 ELİF TUNCAR 12E 6 0 6,00 11 7 9,25 3 3 2,25 1 3 0,25 21 13 17,75 260,7 5855 178,1 39669 224,3 23951

7 0 YUSUF ERDEM 12E 6 0 6,00 3 0 3,00 2 4 1,00 3 2 2,50 14 6 12,50 222,4 13109 145,1 58149 175,0 48137

8 492 BERİL İLHAN 12E 2 4 1,00 3 5 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 8 13 4,75 160,9 40661 149,9 56908 151,0 57236
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12F SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 17,48 9,32 15,15 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 15,30 7,28 13,48 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 596 EFE KURTÇU 12F 5 1 4,75 13 4 12,00 9 1 8,75 5 1 4,75 3 2 2,50 2 0 2,00 37 9 34,75 350,9 253 197,6 29239 283,2 6191

2 619 MİNE AYHAN 12F 6 0 6,00 11 7 9,25 6 3 5,25 6 0 6,00 2 1 1,75 31 11 28,25 311,0 1362 190,4 32276 263,8 10318

3 501 EYLÜL POTUR 12F 6 0 6,00 11 5 9,75 8 1 7,75 4 1 3,75 1 0 1,00 30 7 28,25 300,4 1931 181,7 37182 258,1 11846

4 391 CEREN HANÇER 12F 6 0 6,00 9 6 7,50 5 3 4,25 4 2 3,50 8 1 7,75 32 12 29,00 284,0 3160 194,8 30341 251,7 13772

5 530 BERİL AKKAYA 12F 6 0 6,00 9 6 7,50 6 2 5,50 2 2 1,50 5 4 4,00 1 1 0,75 29 15 25,25 216,6 14582 196,4 29662 251,2 13921

6 521 AKASYA DEMİR 12F 6 0 6,00 13 4 12,00 5 5 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 3 0 3,00 41 12 38,00 268,4 4847 176,9 40591 251,2 13931

7 648 HAYRUNİSA KUŞLAROĞLU12F 6 0 6,00 8 3 7,25 2 1 1,75 3 2 2,50 6 0 6,00 25 6 23,50 272,1 4425 198,2 29005 243,1 16634

8 540 SURA KARABAŞ 12F 5 1 4,75 11 4 10,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 26 10 23,50 265,9 5182 188,0 33397 240,7 17412

9 457 ELİF KIZGIN 12F 3 3 2,25 9 8 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 22 20 17,00 272,7 4356 186,3 34358 230,5 21356

10 536 SUDENUR BERBER 12F 6 0 6,00 9 5 7,75 3 4 2,00 2 1 1,75 1 4 0,00 21 14 17,50 262,2 5663 183,1 36322 224,0 24048

11 362 ALEYNA ÖZDİLEK 12F 6 0 6,00 6 3 5,25 6 1 5,75 2 3 1,25 1 0 1,00 21 7 19,25 245,0 8379 169,9 46694 218,1 26681

12 544 SENA MOŞANDİZ 12F 6 0 6,00 13 4 12,00 4 2 3,50 4 2 3,50 1 0 1,00 28 8 26,00 248,6 7742 148,0 57421 217,3 27011

13 504 AZRA ÇINAR 12F 5 1 4,75 8 4 7,00 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 19 8 17,00 226,4 12166 175,7 41540 216,5 27343

14 474 FATİH GÜNDOĞDU 12F 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 3 0 3,00 3 3 2,25 24 4 23,00 179,8 29679 151,5 56452 207,8 31495

15 349 SÜEDA ÜNAL 12F 6 0 6,00 11 6 9,50 3 5 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 26 13 22,75 245,4 8306 153,6 55641 206,2 32242

16 358 ZEYNEP KEDEK 12F 3 3 2,25 9 6 7,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 17 17 12,75 228,1 11818 172,6 44785 200,2 35103

17 368 ŞEYMA OSKAY 12F 3 3 2,25 11 3 10,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 0 1,00 19 11 16,25 210,3 16360 148,0 57421 186,9 42000

18 455 SUDE GÜRBÜZ 12F 4 2 3,50 9 3 8,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 17 7 15,25 211,4 16025 148,0 57421 183,7 43662

19 410 BURAK ÖZKAN 12F 5 5 3,75 6 0 6,00 11 5 9,75 231,8 10998 152,6 56084 173,8 48754

20 361 SEREN DUMLU 12F 4 2 3,50 7 9 4,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 14 21 8,75 196,4 21334 145,1 58149 163,1 53646

21 480 OĞUZHAN YILDIRIM 12F 3 7 1,25 3 5 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 10 15 6,25 135,3 55587 136,8 59429 140,4 58934
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12G SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 7,10 3,20 6,30 1,47 0,56 1,33 17,48 9,32 15,15 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 3,59 1,93 3,11 0,50 0,47 0,38 15,30 7,28 13,48 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 613 SEMİHA COŞKUNE 12G 5 1 4,75 12 4 11,00 7 2 6,50 3 2 2,50 6 3 5,25 1 0 1,00 34 12 31,00 328,3 682 224,8 21119 292,6 4647

2 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 6 0 6,00 13 4 12,00 6 1 5,75 6 0 6,00 5 0 5,00 36 5 34,75 240,6 9205 194,8 30336 278,4 7055

3 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 5 1 4,75 13 5 11,75 8 2 7,50 6 0 6,00 5 1 4,75 37 9 34,75 328,7 670 192,7 31238 277,3 7270

4 327 BEDİRHAN AYDAR 12G 6 0 6,00 13 5 11,75 9 0 9,00 5 0 5,00 33 5 31,75 331,7 583 167,8 48101 258,6 11691

5 171 AYŞENUR SEVER 12G 6 0 6,00 13 3 12,25 6 3 5,25 4 0 4,00 1 1 0,75 30 7 28,25 287,5 2855 176,8 40650 253,7 13164

6 449 BURAK BALABAN 12G 6 0 6,00 13 3 12,25 10 0 10,00 6 0 6,00 35 3 34,25 313,8 1238 146,4 57789 245,4 15819

7 615 BEYZANUR AKALAN 12G 6 0 6,00 8 5 6,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 23 9 20,75 206,4 17608 190,1 32428 236,7 18876

8 603 EMİR AHM T BARIN 12G 5 1 4,75 5 6 3,50 6 1 5,75 3 1 2,75 3 0 3,00 22 9 19,75 204,4 18283 192,3 31410 235,3 19410

9 691 BEYZA ADAŞ 12G 6 0 6,00 6 4 5,00 6 3 5,25 5 0 5,00 2 5 0,75 25 12 22,00 276,2 3944 176,7 40687 233,9 20001

10 466 HAKAN ÇİMENDERE 12G 5 1 4,75 7 2 6,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 24 6 22,50 263,9 5417 183,8 35852 233,3 20272

11 470 IRMAK GİR 12G 4 2 3,50 10 7 8,25 6 4 5,00 5 1 4,75 25 14 21,50 272,1 4427 174,5 42492 232,5 20552

12 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 6 0 6,00 10 8 8,00 2 2 1,50 5 1 4,75 6 1 5,75 29 12 26,00 211,2 16100 176,4 40911 230,1 21520

13 515 EBRAR DALKIRAN 12G 5 0 5,00 5 5 3,75 5 2 4,50 3 1 2,75 3 3 2,25 2 0 2,00 23 11 20,25 203,6 18566 187,3 33803 227,9 22406

14 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 6 0 6,00 10 8 8,00 1 3 0,25 4 2 3,50 5 1 4,75 26 14 22,50 192,9 22860 171,5 45583 217,3 27017

15 601 İLAYDA AKSU 12G 4 1 3,75 5 5 3,75 6 1 5,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 9 20,75 191,4 23589 168,8 47465 213,0 29047

16 371 DOĞA SEVER 12G 6 0 6,00 8 2 7,50 5 3 4,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 21 11 18,25 257,7 6281 158,6 53478 206,9 31925

17 417 YAĞMUR YÜCEKAYA 12G 6 0 6,00 3 9 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 18 11 15,25 234,9 10371 173,9 43018 206,1 32298

18 159 UMUT ENES ÇELİK 12G 3 3 2,25 4 8 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 1 0 1,00 17 15 13,25 170,8 34817 166,1 49135 195,0 37836

19 158 YAĞMUR CAN 12G 5 0 5,00 5 2 4,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 2 3,50 19 6 17,50 161,3 40466 155,0 55129 189,8 40526

20 467 ARDA FELEK 12G 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 6 2 5,50 130,0 57219 148,0 57421 152,8 56839
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12 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 1,10 1,21 0,80 1,60 0,99 1,36 1,07 0,27 1,00 0,98 0,36 0,89 0,90 0,45 0,79 0,02 0,04 0,01 14,588,88 12,37 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 1,64 1,28 1,32 2,45 1,02 2,19 1,62 0,21 1,57 1,57 0,31 1,49 1,38 0,69 1,21 0,04 0,03 0,03 19,918,42 17,80 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 559 ZEHRA ÖNER 12 3 2 2,50 7 8 5,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 5 2,75 4 6 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 1 3 0,25 27 30 19,50 184,5 27114 153,9 55522 173,6 48844
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12A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 1,10 1,21 0,80 1,60 0,99 1,36 1,07 0,27 1,00 0,98 0,36 0,89 0,90 0,45 0,79 0,02 0,04 0,01 14,588,88 12,37 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 1,64 1,28 1,32 2,45 1,02 2,19 1,62 0,21 1,57 1,57 0,31 1,49 1,38 0,69 1,21 0,04 0,03 0,03 19,918,42 17,80 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 493 İREM KIZIL 12A 4 2 3,50 4 3 3,25 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 14 6 12,50 195,3 21815 224,7 21150 208,6 31107

2 360 AYŞE NUR ENGİN 12A 6 0 6,00 2 6 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 1 1,75 22 13 18,75 189,9 24402 185,3 34986 185,8 42557

3 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 4 0 4,00 1 0 1,00 2 2 1,50 7 2 6,50 150,7 46730 165,4 49671 165,5 52598

4 364 SERRA SER T 12A 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 9 6 7,50 141,8 52903 150,6 56728 164,2 53123

5 561 NİSA MERİÇ 12A 5 1 4,75 3 8 1,00 2 3 1,25 10 12 7,00 137,7 54725 145,1 58149 158,0 55471

6 625 ZEHRA A ZA YAŞAR 12A 4 2 3,50 1 0 1,00 5 2 4,50 126,2 58091 140,6 58933 146,0 58162
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12B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 1,10 1,21 0,80 1,60 0,99 1,36 1,07 0,27 1,00 0,98 0,36 0,89 0,90 0,45 0,79 0,02 0,04 0,01 14,588,88 12,37 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 1,64 1,28 1,32 2,45 1,02 2,19 1,62 0,21 1,57 1,57 0,31 1,49 1,38 0,69 1,21 0,04 0,03 0,03 19,918,42 17,80 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 509 ENES ÖÇAL 12B 2 1 1,75 5 2 4,50 8 1 7,75 5 1 4,75 6 3 5,25 7 2 6,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 37 10 34,50 226,5 12134 174,1 42829 206,8 31973

2 483 SU NAZ TAŞKIN 12B 6 0 6,00 3 3 2,25 6 1 5,75 2 2 1,50 17 6 15,50 200,1 19828 267,2 13862 259,4 11480

3 568 ADA ATEŞOĞLU 12B 6 0 6,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 14 4 13,00 185,3 26746 239,1 18279 235,0 19574

4 552 ECESU ZENGİN 12B 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 7 1,25 1 5 -0,25 7 23 1,25 110,9 59724 131,5 59962 127,0 59970
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12C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 1,10 1,21 0,80 1,60 0,99 1,36 1,07 0,27 1,00 0,98 0,36 0,89 0,90 0,45 0,79 0,02 0,04 0,01 14,588,88 12,37 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 1,64 1,28 1,32 2,45 1,02 2,19 1,62 0,21 1,57 1,57 0,31 1,49 1,38 0,69 1,21 0,04 0,03 0,03 19,918,42 17,80 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 557 EMİR ELİTAŞ 12C 5 1 4,75 2 2 1,50 4 4 3,00 5 0 5,00 5 2 4,50 8 1 7,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 40 12 37,00 229,3 11574 151,5 56438 182,0 44611

2 481 MUHAMMET BAYRAM 12C 2 2 1,50 6 2 5,50 2 1 1,75 6 1 5,75 4 0 4,00 2 0 2,00 22 6 20,50 198,5 20414 186,2 34377 191,4 39667

3 532 SILA DİRGENALİ 12C 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 7 -0,75 153,7 44835 219,3 22416 178,0 46566

4 0 YAĞIZ NAZLIGÜL 12C 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 125,4 58213 306,8 9189 225,2 23559

5 575 ALİ İHSAN ANIL 12C 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80
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12E SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 1,10 1,21 0,80 1,60 0,99 1,36 1,07 0,27 1,00 0,98 0,36 0,89 0,90 0,45 0,79 0,02 0,04 0,01 14,588,88 12,37 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 1,64 1,28 1,32 2,45 1,02 2,19 1,62 0,21 1,57 1,57 0,31 1,49 1,38 0,69 1,21 0,04 0,03 0,03 19,918,42 17,80 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 411 SUDENAZ GÖKMEN 12E 6 0 6,00 11 2 10,50 7 1 6,75 3 1 2,75 2 4 1,00 9 1 8,75 4 1 3,75 5 1 4,75 2 0 2,00 2 3 1,25 51 14 47,50 299,6 1973 195,4 30071 267,6 9380

2 389 BERAAT BATIR 12E 6 0 6,00 15 3 14,25 4 4 3,00 3 2 2,50 3 7 1,25 5 5 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 3 3 2,25 49 26 42,50 271,5 4490 176,2 41092 247,5 15134

3 0 GİZEM ÖZGÜN 12E 6 0 6,00 13 3 12,25 2 4 1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 6 0 6,00 5 1 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 42 18 37,50 260,9 5834 178,5 39344 229,2 21844

4 451 ELİF TUNCAR 12E 6 0 6,00 11 7 9,25 3 3 2,25 1 3 0,25 3 2 2,50 6 2 5,50 3 0 3,00 6 0 6,00 3 2 2,50 42 19 37,25 260,7 5855 178,1 39669 224,3 23951

5 431 BEYZA KUŞLAROĞLU 12E 6 0 6,00 10 3 9,25 4 0 4,00 1 4 0,00 4 0 4,00 4 4 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 38 17 33,75 245,4 8309 177,9 39835 229,0 21932

6 0 YUSUF ERDEM 12E 6 0 6,00 3 0 3,00 2 4 1,00 3 2 2,50 7 2 6,50 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 3 0,25 38 14 34,50 222,4 13109 145,1 58149 175,0 48137

7 524 ŞEVVAL ANIL 12E 6 0 6,00 15 2 14,50 5 2 4,50 2 2 1,50 28 6 26,50 197,1 21018 158,5 53528 232,7 20482

8 492 BERİL İLHAN 12E 2 4 1,00 3 5 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 19 19 14,25 160,9 40661 149,9 56908 151,0 57236

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 1,10 1,21 0,80 1,60 0,99 1,36 1,07 0,27 1,00 0,98 0,36 0,89 0,90 0,45 0,79 0,02 0,04 0,01 14,588,88 12,37 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 1,64 1,28 1,32 2,45 1,02 2,19 1,62 0,21 1,57 1,57 0,31 1,49 1,38 0,69 1,21 0,04 0,03 0,03 19,918,42 17,80 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 596 EFE KURTÇU 12F 5 1 4,75 13 4 12,00 9 1 8,75 5 1 4,75 10 1 9,75 10 1 9,75 6 0 6,00 3 3 2,25 6 0 6,00 67 12 64,00 350,9 253 197,6 29239 283,2 6191

2 619 MİNE AYHAN 12F 6 0 6,00 11 7 9,25 6 3 5,25 6 0 6,00 7 3 6,25 9 1 8,75 4 2 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 56 19 51,25 311,0 1362 190,4 32276 263,8 10318

3 501 EYLÜL POTUR 12F 6 0 6,00 11 5 9,75 8 1 7,75 4 1 3,75 4 3 3,25 7 1 6,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 1 4,75 53 13 49,75 300,4 1931 181,7 37182 258,1 11846

4 391 CEREN HANÇER 12F 6 0 6,00 9 6 7,50 5 3 4,25 4 2 3,50 3 4 2,00 8 3 7,25 6 0 6,00 5 1 4,75 5 1 4,75 51 20 46,00 284,0 3160 194,8 30341 251,7 13772

5 457 ELİF KIZGIN 12F 3 3 2,25 9 8 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 4 4 3,00 7 4 6,00 5 1 4,75 5 1 4,75 3 3 2,25 45 28 38,00 272,7 4356 186,3 34358 230,5 21356

6 648 HAYRUNİSA KUŞLAROĞLU12F 6 0 6,00 8 3 7,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 8 1 7,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 42 9 39,75 272,1 4425 198,2 29005 243,1 16634

7 521 AKASYA DEMİR 12F 6 0 6,00 13 4 12,00 5 5 3,75 5 0 5,00 6 4 5,00 6 5 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 5 0 5,00 55 21 49,75 268,4 4847 176,9 40591 251,2 13931

8 540 SURA KARABAŞ 12F 5 1 4,75 11 4 10,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 7 3 6,25 5 0 5,00 5 1 4,75 2 2 1,50 43 18 38,50 265,9 5182 188,0 33397 240,7 17412

9 536 SUDENUR BERBER 12F 6 0 6,00 9 5 7,75 3 4 2,00 2 1 1,75 4 2 3,50 5 4 4,00 5 0 5,00 5 1 4,75 3 3 2,25 42 20 37,00 262,2 5663 183,1 36322 224,0 24048

10 544 SENA MOŞANDİZ 12F 6 0 6,00 13 4 12,00 4 2 3,50 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 46 11 43,25 248,6 7742 148,0 57421 217,3 27011

11 349 SÜEDA ÜNAL 12F 6 0 6,00 11 6 9,50 3 5 1,75 3 2 2,50 4 2 3,50 5 3 4,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 1 4,75 47 19 42,25 245,4 8306 153,6 55641 206,2 32242

12 362 ALEYNA ÖZDİLEK 12F 6 0 6,00 6 3 5,25 6 1 5,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 4 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 38 13 34,75 245,0 8379 169,9 46694 218,1 26681

13 410 BURAK ÖZKAN 12F 5 5 3,75 6 0 6,00 7 4 6,00 7 3 6,25 6 0 6,00 6 0 6,00 2 4 1,00 39 16 35,00 231,8 10998 152,6 56084 173,8 48754

14 358 ZEYNEP KEDEK 12F 3 3 2,25 9 6 7,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 3 5 1,75 6 3 5,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 2 3,50 36 28 29,00 228,1 11818 172,6 44785 200,2 35103

15 504 AZRA ÇINAR 12F 5 1 4,75 8 4 7,00 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 4 3 3,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 31 15 27,25 226,4 12166 175,7 41540 216,5 27343

16 530 BERİL AKKAYA 12F 6 0 6,00 9 6 7,50 6 2 5,50 2 2 1,50 1 2 0,50 24 12 21,00 216,6 14582 196,4 29662 251,2 13921

17 455 SUDE GÜRBÜZ 12F 4 2 3,50 9 3 8,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 4 2 3,50 35 16 31,00 211,4 16025 148,0 57421 183,7 43662

18 368 ŞEYMA OSKAY 12F 3 3 2,25 11 3 10,25 3 1 2,75 1 4 0,00 2 6 0,50 5 3 4,25 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 37 25 30,75 210,3 16360 148,0 57421 186,9 42000

19 361 SEREN DUMLU 12F 4 2 3,50 7 9 4,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 6 0 6,00 4 1 3,75 4 2 3,50 35 37 25,75 196,4 21334 145,1 58149 163,1 53646

20 474 FATİH GÜNDOĞDU 12F 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 3 0 3,00 21 1 20,75 179,8 29679 151,5 56452 207,8 31495

21 480 OĞUZHAN YILDIRIM 12F 3 7 1,25 3 5 1,75 1 1 0,75 4 5 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 17 24 11,00 135,3 55587 136,8 59429 140,4 58934

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12G SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK AYT TG 107 356 1746 60908

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,24 0,60 2,09 3,31 2,63 2,65 1,99 1,43 1,63 1,37 0,90 1,15 1,10 1,21 0,80 1,60 0,99 1,36 1,07 0,27 1,00 0,98 0,36 0,89 0,90 0,45 0,79 0,02 0,04 0,01 14,588,88 12,37 187,4 220,9 215,1

Okul Ortalaması 2,80 0,46 2,69 4,33 2,42 3,72 2,42 1,21 2,12 1,66 0,79 1,46 1,64 1,28 1,32 2,45 1,02 2,19 1,62 0,21 1,57 1,57 0,31 1,49 1,38 0,69 1,21 0,04 0,03 0,03 19,918,42 17,80 185,6 177,7 192,0

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 327 BEDİRHAN AYDAR 12G 6 0 6,00 13 5 11,75 9 0 9,00 5 0 5,00 6 5 4,75 11 0 11,00 6 0 6,00 6 0 6,00 4 1 3,75 66 11 63,25 331,7 583 167,8 48101 258,6 11691

2 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 5 1 4,75 13 5 11,75 8 2 7,50 6 0 6,00 8 3 7,25 10 1 9,75 5 1 4,75 3 3 2,25 5 1 4,75 63 17 58,75 328,7 670 192,7 31238 277,3 7270

3 613 SEMİHA COŞKUNE 12G 5 1 4,75 12 4 11,00 7 2 6,50 3 2 2,50 4 5 2,75 7 2 6,50 6 0 6,00 6 0 6,00 4 1 3,75 54 17 49,75 328,3 682 224,8 21119 292,6 4647

4 449 BURAK BALABAN 12G 6 0 6,00 13 3 12,25 10 0 10,00 6 0 6,00 6 5 4,75 11 0 11,00 5 1 4,75 6 0 6,00 4 2 3,50 67 11 64,25 313,8 1238 146,4 57789 245,4 15819

5 171 AYŞENUR SEVER 12G 6 0 6,00 13 3 12,25 6 3 5,25 4 0 4,00 4 3 3,25 6 2 5,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 50 13 46,75 287,5 2855 176,8 40650 253,7 13164

6 691 BEYZA ADAŞ 12G 6 0 6,00 6 4 5,00 6 3 5,25 5 0 5,00 6 1 5,75 7 1 6,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 46 11 43,25 276,2 3944 176,7 40687 233,9 20001

7 470 IRMAK GİR 12G 4 2 3,50 10 7 8,25 6 4 5,00 5 1 4,75 6 5 4,75 6 5 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 3 3 2,25 49 30 41,50 272,1 4427 174,5 42492 232,5 20552

8 466 HAKAN ÇİMENDERE 12G 5 1 4,75 7 2 6,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 2 4,50 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 43 14 39,50 263,9 5417 183,8 35852 233,3 20272

9 371 DOĞA SEVER 12G 6 0 6,00 8 2 7,50 5 3 4,25 1 2 0,50 3 4 2,00 7 4 6,00 6 0 6,00 5 1 4,75 5 1 4,75 46 17 41,75 257,7 6281 158,6 53478 206,9 31925

10 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 6 0 6,00 13 4 12,00 6 1 5,75 6 0 6,00 31 5 29,75 240,6 9205 194,8 30336 278,4 7055

11 417 YAĞMUR YÜCEKAYA 12G 6 0 6,00 3 9 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 35 15 31,25 234,9 10371 173,9 43018 206,1 32298

12 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 6 0 6,00 10 8 8,00 2 2 1,50 5 1 4,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 31 16 27,00 211,2 16100 176,4 40911 230,1 21520

13 615 BEYZANUR AKALAN 12G 6 0 6,00 8 5 6,75 3 2 2,50 3 1 2,75 20 8 18,00 206,4 17608 190,1 32428 236,7 18876

14 603 EMİR AHM T BARIN 12G 5 1 4,75 5 6 3,50 6 1 5,75 3 1 2,75 19 9 16,75 204,4 18283 192,3 31410 235,3 19410

15 515 EBRAR DALKIRAN 12G 5 0 5,00 5 5 3,75 5 2 4,50 3 1 2,75 4 3 3,25 22 11 19,25 203,6 18566 187,3 33803 227,9 22406

16 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 6 0 6,00 10 8 8,00 1 3 0,25 4 2 3,50 1 0 1,00 3 1 2,75 25 14 21,50 192,9 22860 171,5 45583 217,3 27017

17 601 İLAYDA AKSU 12G 4 1 3,75 5 5 3,75 6 1 5,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 23 10 20,50 191,4 23589 168,8 47465 213,0 29047

18 159 UMUT ENES ÇELİK 12G 3 3 2,25 4 8 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 16 15 12,25 170,8 34817 166,1 49135 195,0 37836

19 158 YAĞMUR CAN 12G 5 0 5,00 5 2 4,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 16 5 14,75 161,3 40466 155,0 55129 189,8 40526

20 467 ARDA FELEK 12G 4 1 3,75 1 1 0,75 5 2 4,50 130,0 57219 148,0 57421 152,8 56839
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SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 1 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
145,132 220,890 1 95 341 1645 58149

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
135,843 215,140 1 98 344 1687 59374

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 3 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 286 22 27 15,21 5 15,21 52,93 71,63

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 1 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
145,132 220,890 1 95 341 1645 58149

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
135,843 215,140 1 98 344 1687 59374

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 3 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 286 22 27 15,21 5 15,21 52,93 71,63

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM HAKKI EREN 620   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 1 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
145,132 220,890 1 95 341 1645 58149

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
135,843 215,140 1 98 344 1687 59374

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 3 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 286 22 27 15,21 5 15,21 52,93 71,63

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ GÖKTEPE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 5 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
142,457 220,890 5 103 349 1670 58658

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
135,843 215,140 5 98 344 1687 59374

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 5 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,50 0,82 2,33

Kimya 13 2 7 0,25 2 0,65 0,61 2,09

Biyoloji 13 0 6 -1,50 -12 0,55 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 3 15 -0,75 -2 1,70 2,73 6,78

Toplam: 286 25 42 14,46 5 36,14 52,93 71,63

Fen Bilimleri d A     b     dd b aab Dc Be c b    c ac

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ÖRKMEZ 614 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,398 187,430 2 64 298 1397 47424

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
191,005 220,890 2 31 243 788 31995

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
180,493 215,140 1 60 295 1277 45320

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 5 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 1,25 3,11 6,30

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,10 0,38 1,33

Matematik 40 5 5 3,75 9 1,35 3,48 7,63

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 0,50 0,82 2,33

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 0,65 0,61 2,09

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 0,55 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 4 16 0,00 0 1,70 2,73 6,78

Toplam: 286 62 58 47,50 17 36,14 52,93 71,63

Matematik C c D       D  b c D          b  d D    

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   d  de c ceC  c b      e de eED ac  adE

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE ŞENSOY 543 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
135,253 187,430 4 76 317 1530 55596

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
200,010 220,890 1 20 210 692 28279

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
163,773 215,140 3 75 316 1474 53377

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 5 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 1,25 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,38 1,33

Matematik 40 3 0 3,00 8 1,35 3,48 7,63

Fizik 14 3 2 2,50 18 0,50 0,82 2,33

Kimya 13 5 4 4,00 31 0,65 0,61 2,09

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 0,55 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 1,70 2,73 6,78

Toplam: 286 53 37 43,75 15 36,14 52,93 71,63

Matematik CB C                                    

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   A  dB    D c baEdE   DBCce AEDC eded  

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÇETİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
136,450 187,430 3 74 315 1520 55169

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
166,330 220,890 3 65 305 1220 49016

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
156,690 215,140 4 81 323 1539 55808

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 5 107 356 1746 60908

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 286 38 20 33,00 12 36,14 52,93 71,63

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÖNER 559 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,500 187,430 1 51 185 862 27114

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
153,905 220,890 4 80 324 1493 55522

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
173,645 215,140 2 69 307 1369 48844

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 5 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,50 2,69 2,09

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 1,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,25 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 0,10 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 15 9,25 23 1,85 10,00 7,51

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 0,55 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 0,50 2,19 1,36

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,40 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,55 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 0,05 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 14 15 10,25 22 2,05 7,82 4,83

Toplam: 286 56 56 42,00 15 36,14 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EAcDd Bc decEddDdD  ACaE  Ccaa   Ad   bD

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 aEe A dbDeCaabecADC cCDE    C A DeCdac        

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 0 0 0
Aile 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN LİV 499 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,648 187,430 4 57 277 1310 43678

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
207,218 220,890 5 16 186 633 25776

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
182,098 215,140 6 57 292 1257 44551

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 3 4 2,00 5 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 5 6 3,50 25 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 1 8 -1,00 -8 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 10 18 5,50 14 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 68 45 56,75 20 41,14 52,93 71,63

Matematik B Ceb           b    a          A       

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  Ab BddcAaDD edaCcbc ad   eAbB  cDCc  c 

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA EMİR ULUTAŞ 450 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,220 187,430 13 72 312 1503 54551

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
179,590 220,890 12 43 273 950 38592

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
166,860 215,140 12 72 312 1441 52007

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 3 0 3,00 8 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 43 18 38,50 13 41,14 52,93 71,63

Matematik BCC                                     

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri                     A                   

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR ENGİN 360 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,930 187,430 2 49 175 793 24402

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
185,260 220,890 11 39 263 868 34986

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
185,765 215,140 5 54 287 1207 42557

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,22 2,69 2,09

Edebiyat 18 2 6 0,50 3 0,20 3,72 2,65

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,18 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,14 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 8 9,00 23 1,74 10,00 7,51

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 -0,03 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,01 2,19 1,36

Felsefe 6 4 0 4,00 67 0,18 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,32 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,36 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 11 5 9,75 21 0,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 2 0 2,00 5 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 4 3 3,25 23 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 69 51 56,25 20 41,14 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACABde    d da  D   c  C    b   aC  E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2  e d     b      e D    DE CBACED  EC e        

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik   C C                                   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  AE  edc  D  C    b     cDdAEe  aDCd  d 

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSUN KESKİN 416 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 19 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
168,587 220,890 15 62 301 1169 47594

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
149,048 215,140 19 87 331 1611 57612

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 5 1 4,75 12 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 3 0 3,00 23 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 5 6 3,50 9 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 32 34 23,46 8 41,14 52,93 71,63

Matematik CBdC             E        E             

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   A  d  e             AD C a Ac    b c  

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 1 0 50
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN YATMAN 502 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,018 187,430 9 65 301 1415 48158

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
205,088 220,890 7 19 196 648 26449

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
179,073 215,140 8 61 296 1303 46067

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 5 5 3,75 9 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 3 2 2,50 19 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 6 3 5,25 13 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 56 17 51,75 18 41,14 52,93 71,63

Matematik C  C             d DABd  bb     b       

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   d                 c dD CBB  E     D   

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 1 1 50
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN İLHAN 372 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 19 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
179,212 220,890 13 44 275 957 38859

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
152,523 215,140 18 84 328 1582 56892

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 6 0 6,00 20 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 6 0 6,00 15 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 3 4 2,00 14 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 2 3 1,25 10 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 36 35 27,21 10 41,14 52,93 71,63

Matematik BCCB         C  E                       

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  A   Bdbe e  Cd  D b a   D AbB   D      

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÇOLAK 579 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 19 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
166,307 220,890 17 66 306 1224 49032

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
145,573 215,140 21 90 334 1635 58238

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 4 2 3,50 9 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 2 0 2,00 15 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 4 1 3,75 9 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 30 30 22,46 8 41,14 52,93 71,63

Matematik  CCBC            a         a            

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri                     A    D AEa          

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ARSLAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,483 187,430 12 71 311 1501 54457

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
188,883 220,890 10 34 249 812 32992

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
168,513 215,140 11 71 311 1420 51269

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 4 2 3,50 9 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 2 4 1,00 8 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 50 34 41,50 15 41,14 52,93 71,63

Matematik Cc               E aA E                 

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   A     ce e   deE b   D  e  A  CE   cec

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 1 0 50
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFEKARTAL KILINÇ 388 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
132,548 187,430 15 78 321 1571 56509

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
205,743 220,890 6 17 193 643 26240

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
177,648 215,140 10 64 299 1320 46803

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 8 0 8,00 27 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 9 0 9,00 23 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 4 4 3,00 23 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 55 44 44,00 15 41,14 52,93 71,63

Matematik CB            B BE DA E            D    

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri                    EacADdCaeCAbDCc    a 

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 1 0 50
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU UĞRAŞ 404 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,673 187,430 7 62 296 1372 46730

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
165,373 220,890 18 69 309 1251 49671

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
165,538 215,140 13 73 313 1451 52598

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 0 4,00 67 1,22 2,69 2,09

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,20 3,72 2,65

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,18 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,14 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 0 4,00 10 1,74 10,00 7,51

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 -0,03 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,01 2,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,32 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,36 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 3 2 2,50 5 0,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 1 2 0,50 1 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 45 34 36,50 13 41,14 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1   EACA                                  

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2                                  CE  eaC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik e C b                                   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  A a dd       d          D Abea  b      

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN  KIR 428 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
130,895 187,430 16 80 323 1586 56978

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
171,995 220,890 14 58 295 1100 45178

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
159,960 215,140 15 78 320 1511 54851

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 4 3 3,25 8 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 2 7 0,25 2 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 5 17 0,75 2 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 46 57 31,75 11 41,14 52,93 71,63

Matematik   C           D c    D         bd   D   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri d    Bdc aeeEac   b      eeeEe acD a  Ed

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL NAZ BOZOK 514 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,128 187,430 6 60 291 1362 46459

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
225,993 220,890 3 8 145 510 20889

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
178,818 215,140 9 62 297 1304 46193

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 3 2 2,50 6 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 5 1 4,75 34 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 7 4 6,00 46 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 71 39 61,25 21 41,14 52,93 71,63

Matematik B C b           d     A                 

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  A C d  A DD  A aDE caECBDcAaed dDacE E 

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 1 0 50
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KIZIL 493 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,285 187,430 1 46 159 721 21815

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
224,653 220,890 4 10 151 520 21150

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
208,635 215,140 2 39 224 872 31107

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,22 2,69 2,09

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 0,20 3,72 2,65

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,18 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,14 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 5 7,75 19 1,74 10,00 7,51

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 -0,03 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,01 2,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,32 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,36 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 5 1 4,75 10 0,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 3 4 2,00 15 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 85 37 75,75 26 41,14 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EAecACc     Eb DCDa       C             

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2                             C  C  CEB  a      

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik C B   d                                 

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   A  c   d     A   EdbdDc  BabED  BE ECE

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 0 0 0
Aile 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DAĞDEVİREN 387 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,798 187,430 11 68 308 1474 52920

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
191,688 220,890 9 30 242 781 31677

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
181,678 215,140 7 59 294 1265 44759

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 8 4 7,00 18 4,05 3,48 7,63

Toplam: 286 51 26 44,50 16 41,14 52,93 71,63

Matematik BCC C c C     D c    D         bd   D   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALPDEGER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,033 187,430 3 54 234 1173 38780

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
238,700 220,890 1 6 124 439 18359

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
220,648 215,140 1 33 204 714 25553

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 8 1 7,75 26 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 13 1 12,75 32 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 2 1 1,75 13 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 3 1 2,75 7 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 75 13 71,75 25 41,14 52,93 71,63

Matematik BCC CA  C      a     D    C    CA ADD   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri       d   D  C             A            

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Açı 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ESAT ALAMUR 461 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,440 187,430 5 59 286 1339 45067

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
235,023 220,890 2 7 131 461 19067

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
193,710 215,140 3 49 267 1093 38464

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 8 4 7,00 18 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 6 1 5,75 41 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 13 7 11,25 28 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 73 30 65,50 23 41,14 52,93 71,63

Matematik d CBCA dC       Ea  EaA                 

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  A   BEdA D  Cd   E     dD AEBC B acc d 

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 1 0 50
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY AVCIOĞLU 355 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
122,093 187,430 18 86 330 1655 58712

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
167,403 220,890 16 64 303 1194 48327

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
157,798 215,140 17 80 322 1530 55522

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 7 5 5,75 14 4,05 3,48 7,63

Toplam: 286 32 25 25,75 9 41,14 52,93 71,63

Matematik BCC C c C     D c  d           bd   D   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA MERİÇ 561 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
137,688 187,430 14 73 313 1507 54725

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
145,132 220,890 21 95 341 1645 58149

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
157,986 215,140 16 79 321 1528 55471

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,22 2,69 2,09

Edebiyat 18 3 8 1,00 6 0,20 3,72 2,65

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,18 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,14 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 12 7,00 18 1,74 10,00 7,51

Toplam: 286 32 39 22,21 8 41,14 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 dADDACeBaAddbcC  cb      dCbDc          

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM KOŞAR 607 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
110,725 187,430 22 104 351 1702 59736

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
150,655 220,890 19 85 330 1572 56713

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
138,405 215,140 22 96 341 1676 59128

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 3 0 3,00 8 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 16 6 14,50 5 41,14 52,93 71,63

Matematik BCC                                     

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri                     A                   

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SER T 364 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,815 187,430 10 67 307 1473 52903

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
150,575 220,890 20 86 331 1574 56728

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
164,243 215,140 14 74 315 1471 53123

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,22 2,69 2,09

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 0,20 3,72 2,65

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,18 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,14 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 1,74 10,00 7,51

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 -0,03 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 0,01 2,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,32 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,36 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 2 2 1,50 3 0,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 3 3 2,25 6 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 0 6 -1,50 -4 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 36 39 26,25 9 41,14 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEAC              a           E   eac E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2              e b                  EC          

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik   C             bc   Dd                B

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  d     b  e              b d e          

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BOZKAN 385 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,340 187,430 8 63 297 1375 46910

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
199,490 220,890 8 21 214 700 28482

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
187,035 215,140 4 52 284 1196 41913

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 6 1 5,75 14 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 4 13 0,75 2 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 63 47 51,25 18 41,14 52,93 71,63

Matematik C BCc CA  C                             

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   d bdeEcdbDd              eCddDeb      

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA A ZA YAŞAR 625 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
126,158 187,430 17 83 327 1628 58091

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
140,590 220,890 22 104 350 1677 58933

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
146,043 215,140 20 89 333 1631 58162

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 22 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,22 2,69 2,09

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,20 3,72 2,65

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,18 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,14 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 2 4,50 11 1,74 10,00 7,51

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 3,62 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,38 1,33

Matematik 40 1 4 0,00 0 4,05 3,48 7,63

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,98 0,82 2,33

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,05 0,61 2,09

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,61 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 3,64 2,73 6,78

Toplam: 286 24 31 16,25 6 41,14 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DcEdCA                                 E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Matematik aaaa          D                         

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri a                                       

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ATEŞOĞLU 568 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,260 187,430 3 50 184 854 26746

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
239,138 220,890 3 5 123 435 18279

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
235,015 215,140 2 20 158 531 19574

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 12 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,12 2,69 2,09

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 0,79 3,72 2,65

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 1,40 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,65 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 4 13,00 33 3,96 10,00 7,51

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 4,46 3,11 6,30

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,96 0,38 1,33

Matematik 40 12 8 10,00 25 5,42 3,48 7,63

Fizik 14 6 3 5,25 38 2,52 0,82 2,33

Kimya 13 4 3 3,25 25 1,15 0,61 2,09

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,92 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 6,58 2,73 6,78

Toplam: 286 88 48 76,00 27 40,25 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACA         CD caC          EAD deD E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Matematik BCC  ADd ccC dDEE B  D      e  Cb e c   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  AEd  cAA DbE b C EAd  Ca  db C  cC EaEC

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Açı 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALP DÜĞER 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
112,390 187,430 9 101 346 1697 59628

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
147,638 220,890 11 93 339 1624 57525

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
136,645 215,140 10 97 343 1685 59297

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 12 107 356 1746 60908

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 4,46 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,96 0,38 1,33

Matematik 40 2 1 1,75 4 5,42 3,48 7,63

Fizik 14 1 0 1,00 7 2,52 0,82 2,33

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,15 0,61 2,09

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,92 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 6,58 2,73 6,78

Toplam: 286 19 19 14,25 5 40,25 52,93 71,63

Matematik eC B                                    

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  A                            d         

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM SU POLAT 623 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
126,550 187,430 7 82 326 1625 58009

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
157,690 220,890 10 77 321 1431 53953

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
149,915 215,140 7 86 330 1605 57449

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 12 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 2 13 -1,25 -4 4,46 3,11 6,30

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,96 0,38 1,33

Matematik 40 6 19 1,25 3 5,42 3,48 7,63

Fizik 14 3 10 0,50 4 2,52 0,82 2,33

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 1,15 0,61 2,09

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 2,92 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 4 18 -0,50 -1 6,58 2,73 6,78

Toplam: 286 38 52 25,00 9 40,25 52,93 71,63

Matematik beeCcb edabcc              CecbeAdCbDaBd

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri bacdbdc dAcDaE        ecd       adcb  eE

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Açı 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECESU ZENGİN 552 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
110,860 187,430 10 102 349 1700 59724

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
131,455 220,890 12 106 354 1707 59962

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
126,953 215,140 12 106 353 1713 59970

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 12 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,12 2,69 2,09

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 0,79 3,72 2,65

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,40 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,65 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 11 0,25 1 3,96 10,00 7,51

Tarih-2 11 3 7 1,25 11 0,54 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,54 2,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,08 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 0,15 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 4 12 1,00 2 1,40 7,82 4,83

Matematik-2 30 7 23 1,25 4 4,46 3,11 6,30

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 0,96 0,38 1,33

Matematik 40 8 32 0,00 0 5,42 3,48 7,63

Fizik 14 3 11 0,25 2 2,52 0,82 2,33

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 1,15 0,61 2,09

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,92 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 3 17 -1,25 -3 6,58 2,73 6,78

Toplam: 286 29 88 7,00 2 40,25 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 eedcbAcBec              cDbd            

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 daebCaDbcC                        aecbcC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik BeecCbbedabCceaaEcdcaadCbCddeAbeAddcedbd

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri bAcdBdcedacDaebcacde                    

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÖÇAL 509 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,503 187,430 1 32 94 412 12134

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
174,135 220,890 5 55 290 1049 42829

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
206,810 215,140 3 42 233 904 31973

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 12 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 1 1,75 29 1,12 2,69 2,09

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 0,79 3,72 2,65

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 1,40 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,65 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 5 18,75 47 3,96 10,00 7,51

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 0,54 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,54 2,19 1,36

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,08 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,08 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,15 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 17 5 15,75 34 1,40 7,82 4,83

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 4,46 3,11 6,30

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,96 0,38 1,33

Matematik 40 3 3 2,25 6 5,42 3,48 7,63

Fizik 14 4 3 3,25 23 2,52 0,82 2,33

Kimya 13 1 4 0,00 0 1,15 0,61 2,09

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,92 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 6,58 2,73 6,78

Toplam: 286 73 43 62,25 22 40,25 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1  AeD         A   DCAeC cCACaDBE DAaCABED

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 aEeb  BADBCCDD  bDeBEC E    C      E  C       

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik  BeC d                             D a  

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   d  Ee cA  CE d d   d D a eaAE   Bb E d

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 0 0 0
Aile 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KARAHAN 560 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
110,815 187,430 11 103 350 1701 59729

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
164,305 220,890 7 71 313 1266 50328

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
145,435 215,140 8 91 335 1636 58257

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 12 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 4,46 3,11 6,30

Geometri 10 5 2 4,50 45 0,96 0,38 1,33

Matematik 40 7 6 5,50 14 5,42 3,48 7,63

Fizik 14 3 8 1,00 7 2,52 0,82 2,33

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,15 0,61 2,09

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 2,92 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 7 15 3,25 8 6,58 2,73 6,78

Toplam: 286 25 24 19,00 7 40,25 52,93 71,63

Matematik eC Be         c      a        bC CADD b 

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  dE  edcAcDabe             AcedaBDCd  de

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Açı 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN ÇELİKER 592 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 8 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
164,252 220,890 8 72 314 1268 50385

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
144,878 215,140 9 93 337 1640 58330

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 12 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 4,46 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,96 0,38 1,33

Matematik 40 4 3 3,25 8 5,42 3,48 7,63

Fizik 14 2 3 1,25 9 2,52 0,82 2,33

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,15 0,61 2,09

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,92 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 5 6 3,50 9 6,58 2,73 6,78

Toplam: 286 31 36 21,96 8 40,25 52,93 71,63

Matematik  BeC       DDd     b                    

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   d  Eec A           d D          Bb E d

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ERSÜREN 390 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
140,053 187,430 4 69 309 1489 53756

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
221,153 220,890 4 12 160 548 21974

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
177,073 215,140 5 65 301 1326 47096

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 12 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 6 0 6,00 20 4,46 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,96 0,38 1,33

Matematik 40 6 0 6,00 15 5,42 3,48 7,63

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,52 0,82 2,33

Kimya 13 4 4 3,00 23 1,15 0,61 2,09

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 2,92 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 15 14 11,50 29 6,58 2,73 6,78

Toplam: 286 62 36 53,00 19 40,25 52,93 71,63

Matematik   CB   AC            DA                 

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  db  Bdc Ee  CA Cc c   bBDcAdBCbaDCccDEC

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 1 0 50
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK DİNÇ 425 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
131,295 187,430 6 79 322 1584 56864

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
165,415 220,890 6 68 308 1247 49641

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
154,125 215,140 6 82 325 1570 56539

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 12 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 1 9 -1,25 -4 4,46 3,11 6,30

Geometri 10 3 3 2,25 23 0,96 0,38 1,33

Matematik 40 4 12 1,00 3 5,42 3,48 7,63

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 2,52 0,82 2,33

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,15 0,61 2,09

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 2,92 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 6,58 2,73 6,78

Toplam: 286 39 37 29,75 10 40,25 52,93 71,63

Matematik beeCcb   abcc                   A  bDaBd

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri bacdadc dA  aE                        eE

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Açı 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN EFE UYSAL 516 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
105,348 187,430 12 106 353 1712 60022

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
160,100 220,890 9 74 318 1363 52695

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
133,523 215,140 11 104 350 1698 59570

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 12 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 4,46 3,11 6,30

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,96 0,38 1,33

Matematik 40 5 7 3,25 8 5,42 3,48 7,63

Fizik 14 4 3 3,25 23 2,52 0,82 2,33

Kimya 13 1 4 0,00 0 1,15 0,61 2,09

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,92 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 6,58 2,73 6,78

Toplam: 286 22 28 15,00 5 40,25 52,93 71,63

Matematik  BeCDda deCb                       D a  

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   d  Ee cA  CE d d   d D a eaAE   Bb E d

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU NAZ TAŞKIN 483 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,098 187,430 2 42 147 669 19828

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
267,153 220,890 2 3 89 335 13862

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
259,403 215,140 1 7 99 294 11480

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 12 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,12 2,69 2,09

Edebiyat 18 3 3 2,25 13 0,79 3,72 2,65

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 1,40 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,65 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 6 15,50 39 3,96 10,00 7,51

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 4,46 3,11 6,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,96 0,38 1,33

Matematik 40 14 3 13,25 33 5,42 3,48 7,63

Fizik 14 7 2 6,50 46 2,52 0,82 2,33

Kimya 13 4 2 3,50 27 1,15 0,61 2,09

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 2,92 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 18 6 16,50 41 6,58 2,73 6,78

Toplam: 286 100 33 91,75 32 40,25 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDAC         DCDded    cCDD E DAab  ED

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Matematik C BCD CAc  cDE dBEB     C   A      D    

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri E Ad Ee AA D E A c   AADc   CA cCE ED aE

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA AYAZ 401 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
134,125 187,430 5 77 319 1560 56035

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
269,553 220,890 1 2 85 326 13535

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
202,925 215,140 4 45 242 948 33838

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 12 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 17 1 16,75 56 4,46 3,11 6,30

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,96 0,38 1,33

Matematik 40 18 2 17,50 44 5,42 3,48 7,63

Fizik 14 7 2 6,50 46 2,52 0,82 2,33

Kimya 13 6 2 5,50 42 1,15 0,61 2,09

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 2,92 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 21 5 19,75 49 6,58 2,73 6,78

Toplam: 286 78 40 68,00 24 40,25 52,93 71,63

Matematik BCCBbA   D C C EEB  EDA   CBC   A   b   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri EAE  cEcA   ECA   E  EbCBDdAEBd BDC E  C

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 1 0 50
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ İHSAN ANIL 575 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,44 2,69 2,09

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,11 3,72 2,65

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,56 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,59 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 2,00 5 1,70 10,00 7,51

Matematik-2 30 8 1 7,75 26 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 10 2 9,50 24 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 9 0 9,00 69 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 9 0 9,00 23 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 21 2 20,50 7 39,48 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1      A                                 E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Matematik BCC   D    b C EE  B          D    a  E 

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri                            AEBC  DCE  EC

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN EKAL 605 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
139,163 187,430 6 70 310 1496 54158

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
205,363 220,890 7 18 194 645 26365

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
170,603 215,140 8 70 310 1395 50286

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 5 6 3,50 12 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 6 8 4,00 10 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 0 8 -2,00 -14 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 4 7 2,25 17 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 12 17 7,75 19 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 63 65 46,75 16 39,48 52,93 71,63

Matematik BCCdb  A             Dd a d  eD   d b   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  dda  dbc e b d aaEcAEdb DcAEe EBDCcE  C

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 2 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Açı 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KARACA 534 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 9 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
145,132 220,890 14 95 341 1645 58149

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
135,843 215,140 13 98 344 1687 59374

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 286 22 27 15,21 5 39,48 52,93 71,63

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN SOYLU 445 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 9 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
145,132 220,890 14 95 341 1645 58149

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
135,843 215,140 13 98 344 1687 59374

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 286 22 27 15,21 5 39,48 52,93 71,63

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA BAYRAM 435 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 9 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
164,397 220,890 9 70 312 1264 50261

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
143,488 215,140 12 94 338 1654 58537

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 3 1 2,75 7 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 2 7 0,25 2 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 31 37 21,71 8 39,48 52,93 71,63

Matematik B C                 dD                  

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri bAb  ebeAa   ed            A e   DC   E 

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ELİTAŞ 557 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,250 187,430 1 30 87 394 11574

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
151,542 220,890 12 83 328 1544 56438

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
181,968 215,140 5 58 293 1262 44611

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,44 2,69 2,09

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 0,11 3,72 2,65

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 0,56 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,59 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 7 14,25 36 1,70 10,00 7,51

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 0,64 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 0,73 2,19 1,36

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,23 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,19 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,36 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 24 5 22,75 49 2,16 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 1 2 0,50 1 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 66 47 54,21 19 39,48 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 dADDAC         DdD    c CAdaD d DbBCA ED

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 BEa A  b BCC DADbD BECDE BCbCBA   CEcBC       

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik C d              d                      

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   d a                  b   eaAE      c E

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KARABULUT 610 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
125,248 187,430 8 85 329 1634 58235

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
154,550 220,890 11 79 323 1481 55306

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
145,088 215,140 11 92 336 1638 58304

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 286 29 24 23,00 8 39,48 52,93 71,63

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL YÜCEL 537 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
108,893 187,430 15 105 352 1707 59844

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
147,835 220,890 13 92 338 1620 57449

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
130,943 215,140 15 105 351 1701 59752

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 1 0 1,00 3 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 3 6 1,50 11 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 23 42 12,50 4 39,48 52,93 71,63

Matematik   C                                     

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri EA   dcbAaea     b     b a cceC  De   E 

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM MARANGOZ 549 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,743 187,430 4 61 295 1370 46685

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
211,500 220,890 6 15 179 604 24488

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
182,583 215,140 4 56 290 1248 44278

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 6 6 4,50 15 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 6 8 4,00 10 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 2 7 0,25 2 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 4 6 2,50 19 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 11 19 6,25 16 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 70 59 55,25 19 39,48 52,93 71,63

Matematik BCCdb  AC       c    Dd a d       d b   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri dA  Bd ec eac dBe E  bdbcDBdEeaa DCdEDc 

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 2 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Açı 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KÖRPE 599 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 9 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
251,827 220,890 2 4 104 379 16089

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
176,153 215,140 7 66 303 1339 47560

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 14 1 13,75 46 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 15 2 14,50 36 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 9 2 8,50 61 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 7 3 6,25 48 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 25 7 23,25 58 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 62 36 52,96 19 39,48 52,93 71,63

Matematik C BC A Ad  DD  C EBDA E    C       D b  

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri EEABCEdEcA D  BADE bcA D dBadAEDCEBE EC 

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 1 0 50
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET BAYRAM 481 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,530 187,430 2 43 152 684 20414

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
186,248 220,890 8 38 261 854 34377

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
191,413 215,140 3 50 270 1123 39667

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 2 1,50 25 0,44 2,69 2,09

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,11 3,72 2,65

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,56 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,59 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 5 8,75 22 1,70 10,00 7,51

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 0,64 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 4 0 4,00 36 0,73 2,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,23 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,19 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,36 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 12 1 11,75 26 2,16 7,82 4,83

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 3 2 2,50 6 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 2 3 1,25 9 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 71 44 60,00 21 39,48 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1  edA A                  A CCBD ddD a  BE

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 E BA Be  CBD  D  BD               E B         

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik  dCB                 De                 

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri EA   db     c c   b    Cd  AEB Eeb d  b 

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU ÖZEREN 591 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 9 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
223,937 220,890 3 11 152 525 21313

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
162,253 215,140 9 77 319 1493 54007

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 11 6 9,50 24 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 8 3 7,25 52 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 6 3 5,25 40 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 21 10 18,50 46 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 54 43 43,21 15 39,48 52,93 71,63

Matematik CBcCD C  a bDEc aEa A    C    C         

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri EEA bEBEAA ea  ADE d c DBCaedA DCbB DdCE

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 2 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 1 0 50
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR YARAY 447 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 187,430 9 87 331 1673 59298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
160,702 220,890 10 73 316 1349 52378

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
146,268 215,140 10 88 332 1629 58130

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 5 5 3,75 9 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 31 41 20,71 7 39,48 52,93 71,63

Matematik CeBC c    C    C cc        e            

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   A  b  d      bD          edAc Cc a  a 

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİRGENALİ 532 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,738 187,430 3 58 283 1333 44835

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
219,315 220,890 4 13 164 561 22416

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
178,043 215,140 6 63 298 1314 46566

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 0,44 2,69 2,09

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 0,11 3,72 2,65

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 0,56 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,59 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 7 -0,75 -2 1,70 10,00 7,51

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 3 7 1,25 3 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 3 3 2,25 16 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 1 4 0,00 0 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 12 9 9,75 24 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 71 44 60,00 21 39,48 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1  d     c    b    D   e  a    c     a    

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Matematik Cd C               Dd   e a c   d  b    

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri   A   d eA D b d  aE c b   B AE CEBE caE

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 2 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Açı 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT KAYRA SEVİM 427 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,880 187,430 5 66 304 1430 49333

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
215,615 220,890 5 14 172 581 23333

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
194,240 215,140 2 48 264 1082 38205

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 10 0 10,00 33 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 10 0 10,00 25 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 4 3 3,25 23 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 62 27 55,25 19 39,48 52,93 71,63

Matematik CBBCDACAEC                              

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri EEA  d  c  eC              B ede  e   C 

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Üreme Sistemi Hastalıkları 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ NAZLIGÜL 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
125,395 187,430 7 84 328 1633 58213

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
306,837 220,890 1 1 48 201 9189

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
225,158 215,140 1 30 189 663 23559

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 16 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,44 2,69 2,09

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,11 3,72 2,65

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,56 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,59 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 3,00 8 1,70 10,00 7,51

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 5,16 3,11 6,30

Geometri 10 7 2 6,50 65 0,59 0,38 1,33

Matematik 40 30 5 28,75 72 5,75 3,48 7,63

Fizik 14 9 1 8,75 63 1,95 0,82 2,33

Kimya 13 10 2 9,50 73 1,59 0,61 2,09

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 4,03 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 29 3 28,25 71 7,58 2,73 6,78

Toplam: 286 84 35 75,21 26 39,48 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1                         A         AB    

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Matematik BCCBCdDACDECBCD EBBBcDeC CC C cCA AcDCEB

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Fen Bilimleri  AdC BEAA DD CAaCDEAAE CBbBAEBC BDCE  EC

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Açı 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAAT BATIR 389 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
271,533 187,430 2 15 43 158 4490

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
176,195 220,890 5 52 284 1008 41092

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
247,453 215,140 2 14 132 403 15134

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 8 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,38 2,69 2,09

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 9,34 3,72 2,65

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,03 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,22 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 9 25,75 64 18,97 10,00 7,51

Tarih-2 11 3 7 1,25 11 2,22 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 4,34 2,19 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 3,31 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 3,78 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,44 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,16 0,03 0,01

Sosyal-2 46 21 17 16,75 36 15,25 7,82 4,83

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 1,41 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,38 1,33

Matematik 40 2 1 1,75 4 1,62 3,48 7,63

Toplam: 286 94 51 81,25 28 67,52 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDACeBBddEEACDCDCAACBECdCabdEE  Ba BbD

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 aEeaAb AaddC DeDAbedcCDEAdCECBAeDACEcBae      

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik C c              E                      

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 1 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL İLHAN 492 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,883 187,430 8 56 249 1221 40661

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
149,937 220,890 7 87 333 1588 56908

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
150,966 215,140 8 85 329 1597 57236

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 8 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 5,38 2,69 2,09

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 9,34 3,72 2,65

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 3,03 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,22 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 13 4,75 12 18,97 10,00 7,51

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,22 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 4,34 2,19 1,36

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,31 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 3,78 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 1,44 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,16 0,03 0,01

Sosyal-2 46 11 6 9,50 21 15,25 7,82 4,83

Fizik 14 2 4 1,00 7 0,12 0,82 2,33

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,61 2,09

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,09 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 3 5 1,75 4 0,22 2,73 6,78

Toplam: 286 44 51 31,21 11 67,52 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 cDdAac  e a A bCa  aC    a C   E  caa  E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2              d be   C aDE CBACEDeCE   c       

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Fen Bilimleri   d   c dEe  C                   D    c 

Cevap Anahtarı A EAECBBEAAEDDECABCDEAAEECBDBAEBCEBDCEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KUŞLAROĞLU 431 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
245,403 187,430 5 25 66 284 8309

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
177,890 220,890 4 47 278 973 39835

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
229,025 215,140 5 28 179 619 21932

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 8 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,38 2,69 2,09

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 9,34 3,72 2,65

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 3,03 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,22 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 19,25 48 18,97 10,00 7,51

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 2,22 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 4,34 2,19 1,36

Felsefe 6 3 2 2,50 42 3,31 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 3,78 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 1,44 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,16 0,03 0,01

Sosyal-2 46 17 10 14,50 32 15,25 7,82 4,83

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 1,41 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,38 1,33

Matematik 40 2 0 2,00 5 1,62 3,48 7,63

Toplam: 286 82 35 73,25 26 67,52 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACAecB  bA ECD ADC CB DCC D    daac E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 E  A  D  C  Ae bD DeCccDE CceCEDA EC eea      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik  CC                                     

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUNCAR 451 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
260,708 187,430 4 21 53 204 5855

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
178,085 220,890 3 46 277 967 39669

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
224,263 215,140 6 31 190 673 23951

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 8 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,38 2,69 2,09

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 9,34 3,72 2,65

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,03 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,22 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 17,75 44 18,97 10,00 7,51

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,22 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 4,34 2,19 1,36

Felsefe 6 3 0 3,00 50 3,31 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 3,78 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,44 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,16 0,03 0,01

Sosyal-2 46 21 6 19,50 42 15,25 7,82 4,83

Toplam: 286 88 33 79,75 28 67,52 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACAdBBEdAAbbdDAADCEaa DdC e E a a cBd

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 Ee A    bC  AC bDBDeC   E CBACEDACECae C      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÖZGÜN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
260,893 187,430 3 20 52 202 5834

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
178,488 220,890 2 45 276 963 39344

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
229,233 215,140 4 27 176 616 21844

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 8 107 356 1746 60908

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,38 2,69 2,09

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 9,34 3,72 2,65

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,03 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,22 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 18,97 10,00 7,51

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,22 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 6 0 6,00 55 4,34 2,19 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 3,31 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 3,78 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,44 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,16 0,03 0,01

Sosyal-2 46 20 7 18,25 40 15,25 7,82 4,83

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 1,41 3,11 6,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,22 0,38 1,33

Matematik 40 2 4 1,00 3 1,62 3,48 7,63

Toplam: 286 88 36 79,00 28 67,52 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACABBBEedA ECDAADCE c a CdD dc cdbD d

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 E BA a   d  AC AD D C dDEACBeCEDe EC ecC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik  CCa                 a    b         b   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ANIL 524 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,090 187,430 7 44 156 704 21018

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
158,527 220,890 6 76 320 1394 53528

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
232,723 215,140 3 23 166 564 20482

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 8 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,38 2,69 2,09

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 9,34 3,72 2,65

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,03 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,22 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 6 26,50 66 18,97 10,00 7,51

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 1,41 3,11 6,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,22 0,38 1,33

Matematik 40 6 5 4,75 12 1,62 3,48 7,63

Toplam: 286 56 38 46,46 16 67,52 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACABBB eAAdECDAADCECBcaCC DEE  caC  E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Matematik dCCB   d        c    aA a      C    D   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 1 1 50
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÖKMEN 411 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
299,643 187,430 1 8 22 66 1973

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
195,395 220,890 1 25 221 734 30071

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
267,590 215,140 1 5 77 239 9380

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 8 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,38 2,69 2,09

Edebiyat 18 11 2 10,50 58 9,34 3,72 2,65

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,03 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,22 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 4 26,00 65 18,97 10,00 7,51

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 2,22 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 4,34 2,19 1,36

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,31 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 3,78 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,44 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 2 3 1,25 21 0,16 0,03 0,01

Sosyal-2 46 24 10 21,50 47 15,25 7,82 4,83

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 1,41 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,38 1,33

Matematik 40 4 2 3,50 9 1,62 3,48 7,63

Toplam: 286 107 30 99,50 35 67,52 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDACeBeAB EA DCD A CB  cCDD EEDABCA  c

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 aE e  db  CCDDeDADC ECDE BCbCBACDeCE    E babB

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik CB e   A         E a                    

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 1 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 1 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERDEM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,445 187,430 6 34 105 450 13109

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
145,132 220,890 8 95 341 1645 58149

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
175,023 215,140 7 67 304 1350 48137

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 8 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,38 2,69 2,09

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 9,34 3,72 2,65

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,03 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,22 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 6 12,50 31 18,97 10,00 7,51

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 2,22 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 4,34 2,19 1,36

Felsefe 6 4 0 4,00 67 3,31 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 3,78 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 1,44 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,16 0,03 0,01

Sosyal-2 46 24 8 22,00 48 15,25 7,82 4,83

Toplam: 286 60 41 49,71 17 67,52 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDAC         DC    C  b Ca cE  dB dBbD

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 BEeCA aA BCCDDADeDeB CDE  CECBA aACdca        

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKASYA DEMİR 521 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
268,375 187,430 7 16 45 171 4847

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
176,857 220,890 10 48 279 989 40591

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
251,201 215,140 6 13 122 365 13931

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 26 12 23,00 50 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 12 3 11,25 28 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 89 51 76,21 27 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDACBBee EcAbDCDCAACBEbcCDDcbEeABCA ED

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 aEeCADBc BbCDceDADeecCDEeBCECBACacCEBBC       

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik C BC AC  CC   B  Ea d      b  C    DD   

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÖZDİLEK 362 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
245,015 187,430 12 26 67 287 8379

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
169,883 220,890 13 60 299 1135 46694

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
218,145 215,140 11 34 206 740 26681

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 7 18,25 46 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 5 0 5,00 83 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 18 6 16,50 36 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 76 27 69,25 24 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACAeB   dA   D AD  CaAa C DEEA dBCc b

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 E  A       DACceb DeC BDE CB CEDA EC ac       

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik  C                                      

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇINAR 504 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,375 187,430 15 33 95 413 12166

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
175,685 220,890 11 53 286 1016 41540

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
216,535 215,140 13 37 211 766 27343

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 8 4 7,00 39 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 3 1 2,75 46 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 13 7 11,25 24 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 73 26 66,50 23 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDbCBBe    b DdD AACcE dCaDBE   aC    

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2  E         eD A bc B CaE  CECc  cACEc C       

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik C                                       

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL AKKAYA 530 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,558 187,430 16 35 112 497 14582

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
196,388 220,890 3 24 220 729 29662

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
251,248 215,140 5 12 121 364 13921

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 1 2 0,50 1 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 6 5 4,75 12 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 81 35 72,25 25 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDACBBadeEbA DdDa ACB CACDD d DcaC  Ec

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 aEa                                           

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik CBeCc b   C      d D            b    E  

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 0 0 0
Aile 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ÖZKAN 410 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,790 187,430 13 29 85 382 10998

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
152,555 220,890 15 82 327 1522 56084

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
173,775 215,140 19 68 305 1365 48754

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 0 0,00 0 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 5 9,75 24 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 6 0 6,00 100 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 28 11 25,25 55 17,99 7,82 4,83

Toplam: 286 64 31 56,25 20 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1                         bACDbcEcDdBCABED

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 BEBeAaBbcBCCDcADeD aECDEABCECBACDACEccdc      

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN HANÇER 391 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
283,975 187,430 4 10 32 103 3160

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
194,800 220,890 4 27 225 744 30341

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
251,740 215,140 4 11 120 358 13772

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 11 21,25 53 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 6 0 6,00 100 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 27 9 24,75 54 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 8 1 7,75 26 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 8 1 7,75 19 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 103 44 92,00 32 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACABBe e bd dDAADCdCBADbC D EcedBCDeE

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 E Bda  aAb DACcbDBDeCEBDEACBACEaACECBeBC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik BCCB    C       EB   D      b           

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KURTÇU 596 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
350,863 187,430 1 1 3 8 253

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
197,583 220,890 2 23 218 716 29239

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
283,205 215,140 1 2 54 163 6191

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 6 0 6,00 100 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 35 5 33,75 73 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 5 2 4,50 11 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 123 26 116,50 41 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDaACABeBEeAAaECD ADdECBAaCCBDEEADABCDBb

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 EBBACBeDACBDACDADBDdCEBDEACBAeEbcCECBDBC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik  dC         B       Ea            A D   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KIZGIN 457 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
272,708 187,430 5 12 40 152 4356

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
186,273 220,890 7 37 260 853 34358

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
230,520 215,140 9 25 174 601 21356

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 17,25 43 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 24 13 20,75 45 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 100 50 87,50 31 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DaEddAeecEdebdECD ADCaCBd  CcDEb DABCcBE

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 EBadeB  Ab DACceDBDeCcBDEbCBACEDdCECaecC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik eCb d  c                       d        

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL POTUR 501 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
300,400 187,430 3 7 21 62 1931

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
181,663 220,890 9 42 268 918 37182

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
258,055 215,140 3 9 105 309 11846

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 7 27,25 68 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 4 0 4,00 67 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 24 6 22,50 49 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 100 25 93,75 33 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACABBcEedA dCDAAD ECcdDCCBDEE DcBC BE

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 E aAC  aAb DAC  D DdCE DE CBACEDe ECBeBC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik   C                                     

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH GÜNDOĞDU 474 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,758 187,430 20 52 192 915 29679

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
151,477 220,890 16 84 329 1546 56452

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
207,793 215,140 14 40 227 883 31495

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 7 0 7,00 39 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 1 20,75 52 18,48 10,00 7,51

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 3 3 2,25 6 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 46 31 38,21 13 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEAeABB       C  A C CBAD C D E D B D E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Matematik BbC d          aE                       

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA KUŞLAROĞLU 648 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
272,110 187,430 6 13 41 154 4425

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
198,205 220,890 1 22 216 712 29005

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
243,063 215,140 7 16 139 451 16634

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 8 3 7,25 40 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 6 17,50 44 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 5 0 5,00 83 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 23 3 22,25 48 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 6 0 6,00 20 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 6 0 6,00 15 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 96 21 90,75 32 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDACBecA E  CDCD   Cc   dD  E   BaA bD

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 d   A     bCD ADcD BECDEAB EC  CDACEBBC       

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik CBBC  C           B                     

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 0 0 0
Aile 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNE AYHAN 619 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
310,970 187,430 2 6 17 49 1362

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
190,415 220,890 5 32 245 793 32276

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
263,793 215,140 2 6 88 265 10318

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 4 2 3,50 58 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 27 9 24,75 54 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 2 1 1,75 4 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 110 34 101,50 35 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACABcaEddACECDcADdcCBcDCd DEEcDABCDBE

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 EaaACBD AdBDAC eDBDCCEdDEdCBACEDc ECBec       

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik  CC b                                   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN YILDIRIM 480 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
135,283 187,430 21 75 316 1529 55587

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
136,788 220,890 21 105 351 1692 59429

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
140,355 215,140 21 95 339 1671 58934

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 0 0,00 0 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 3 7 1,25 7 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 13 3,75 9 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 2 0 2,00 33 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 10 11 7,25 16 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 3 2 2,50 6 2,57 3,48 7,63

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,08 0,82 2,33

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,61 2,09

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,01 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,07 2,73 6,78

Toplam: 286 30 55 16,25 6 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1         ebda e   DCbAa  dbC bd EDb   B e

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 BEd  bceDBdC c    eBE   e        c a Ba  AE   

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik   B  b              A   e  C            

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri                             a           

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 0 0 0
Aile 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 1 0 100
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA MOŞANDİZ 544 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
248,603 187,430 10 23 62 260 7742

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
147,952 220,890 17 88 334 1615 57421

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
217,298 215,140 12 35 209 750 27011

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 4 0 4,00 67 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 19 3 18,25 40 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 69 38 59,46 21 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACABB EBAAdbCDAADdECccD Cd  E DdBCDBd

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 E aA  D  C DAe A  Da   DE CB  ED CEC  BC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik   C                                     

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEREN DUMLU 361 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,448 187,430 19 45 157 709 21334

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
145,132 220,890 20 95 341 1645 58149

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
163,121 215,140 20 76 317 1481 53646

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 7 9 4,75 26 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 21 8,75 22 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 3 7 1,25 11 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 6 0 6,00 100 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 21 16 17,00 37 17,99 7,82 4,83

Toplam: 286 57 64 40,96 14 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EeDaACBeBbe bbaDdDa ACaE dCabdba caCb bD

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 BEd AeBdccbeD AeeDdacaDEABCECBA DcCEcBCe      

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA OSKAY 368 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,340 187,430 18 38 128 554 16360

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
147,952 220,890 17 88 334 1615 57421

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
186,866 215,140 17 53 285 1198 42000

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 15,25 38 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 4 2 3,50 58 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 19 14 15,50 34 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 60 52 46,96 16 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EdDDbdBBB abEACDCDC  C d  CD  E  caCd dc

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 aEcdAa ba  C  ADbDd dCDEcdCECBA DcCEBaCe      

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik    C                                    

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜRBÜZ 455 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,440 187,430 17 36 122 540 16025

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
147,952 220,890 17 88 334 1615 57421

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
183,746 215,140 18 55 288 1230 43662

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 7 14,25 36 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 19 9 16,75 36 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 58 43 47,21 17 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 aDdACABB   A d aD ADCECcAD d   E       d

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 EeaA     C D C bD D e  DEbCBAdEDcCECBeaC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik  C                                      

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR BERBER 536 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
262,150 187,430 9 19 50 194 5663

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
183,083 220,890 8 41 266 896 36322

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
223,973 215,140 10 32 191 675 24048

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 5 0 5,00 83 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 22 10 19,50 42 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 1 4 0,00 0 2,57 3,48 7,63

Fizik 14 2 1 1,75 13 0,08 0,82 2,33

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,61 2,09

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,01 1,29 2,36

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 0,07 2,73 6,78

Toplam: 286 91 37 81,75 29 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDACBBdAdE A DdDd ACa beCDad  D BCd   

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 eEdCA     CC  eDcDecECDE BCECBAdDACEcBbc      

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik Ccee         c                          

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Fen Bilimleri EEe                                     

Cevap Anahtarı B EEABCEBEAADDCEBADECEEAADBCBBCAEDCEBEDECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 1 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA ÜNAL 349 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
245,410 187,430 11 24 65 283 8306

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
153,592 220,890 14 81 325 1499 55641

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
206,226 215,140 15 43 235 911 32242

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 19,75 49 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 5 0 5,00 83 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 24 6 22,50 49 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 3 0 3,00 8 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 72 46 60,46 21 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACABB EeAACECDdADaddacabC DbEd AaCc E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 EBaA    Aa aAC AD Deb BDEA BACEDA ECBcBC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik BCC                                     

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SURA KARABAŞ 540 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
265,868 187,430 8 17 47 182 5182

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
187,990 220,890 6 35 251 823 33397

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
240,710 215,140 8 17 144 473 17412

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 8 20,00 50 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 5 0 5,00 83 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 21 10 18,50 40 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 4 2 3,50 9 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 94 38 84,50 30 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DbEACABBBEeAA EdD AD dCaba C   E  ABCc E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 Eda b a  C DACceD DeCEBDE CBACEDeCEC  ca      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik BCCB            d               d       

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KEDEK 358 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
228,050 187,430 14 31 90 402 11818

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
172,550 220,890 12 57 293 1092 44785

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
200,238 215,140 16 46 250 988 35103

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 21 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,42 2,69 2,09

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 7,75 3,72 2,65

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,70 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 2,61 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 17 11,75 29 18,48 10,00 7,51

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 2,90 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 4,73 2,19 1,36

Felsefe 6 3 1 2,75 46 3,93 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 3,36 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,98 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,03 0,01

Sosyal-2 46 20 11 17,25 38 17,99 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,32 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,38 1,33

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,57 3,48 7,63

Toplam: 286 77 46 65,50 23 69,70 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEdebcBa BAA bCD dDCdCa DbC cEEc dabc d

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 EcaA  aabC eACaAD DdC a E CBACED  ECaeBC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik  C                                      

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA FELEK 467 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,950 187,430 20 81 324 1590 57219

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
147,952 220,890 19 88 334 1615 57421

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
152,753 215,140 20 83 327 1579 56839

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 1 3,75 63 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 2 4,50 11 20,38 10,00 7,51

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 28 29 20,71 7 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 aAD ACeB                                

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Matematik C                                       

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR SEVER 171 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
287,470 187,430 5 9 28 91 2855

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
176,778 220,890 8 49 280 992 40650

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
253,673 215,140 5 10 114 343 13164

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 27,50 69 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 4 0 4,00 67 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 21 7 19,25 42 12,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 1 1 0,75 2 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 95 32 87,00 30 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDACBBeA  EAbDdDCAACBECdCDDeE DcBCA E 

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 aE bAe A  CCDc DbDC  CDE  CECBA  cCE BCe      

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik    C  b                                 

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN AYDAR 327 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
331,743 187,430 1 2 7 21 583

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
167,770 220,890 15 63 302 1188 48101

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
258,575 215,140 4 8 101 302 11691

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 5 31,75 79 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 6 0 6,00 100 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 33 6 31,50 68 12,84 7,82 4,83

Toplam: 286 103 23 97,25 34 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDACBdBAeddACDCDCAACaEC CDDBEEDABCABE 

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 aEBCAcdbDBbCDDADADCBECDEABCECBACDACEdBC       

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ADAŞ 691 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
276,160 187,430 6 11 34 130 3944

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
176,713 220,890 9 50 281 993 40687

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
233,923 215,140 9 21 161 545 20001

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 21,25 53 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 3 0 3,00 50 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 23 4 22,00 48 12,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 2 5 0,75 2 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 92 34 83,50 29 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDACBeeAB    DdD  A  dCACaD EEadBCA ED

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 BEaCA  A  CCDcAD D  ECDE  C C A DACEcB e      

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik CBc  b           d  b   b               

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AKALAN 615 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,388 187,430 13 39 138 604 17608

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
190,130 220,890 5 33 247 800 32428

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
236,745 215,140 7 18 151 509 18876

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 8 18,00 45 20,38 10,00 7,51

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 3 1 2,75 7 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 71 17 66,75 23 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDACBeeA   A DdDd ACcEC Ca  b D BCA  c

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Matematik C dC             E                      

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BALABAN 449 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
313,755 187,430 4 5 15 43 1238

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
146,373 220,890 20 94 340 1634 57789

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
245,433 215,140 6 15 135 427 15819

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 3 34,25 86 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 32 8 30,00 65 12,84 7,82 4,83

Toplam: 286 87 26 80,50 28 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACA Be BAACdCDAADCECaADCCBDEEADABCDBE

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 EBaACdcDbbBDACDADBDCCEdDEACBACEDACECBedC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YİĞİT 454 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
240,615 187,430 10 27 75 314 9205

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
194,815 220,890 2 26 224 742 30336

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
278,428 215,140 2 3 59 177 7055

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 5 29,75 74 20,38 10,00 7,51

Matematik-2 30 5 0 5,00 17 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 5 0 5,00 13 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 84 19 79,25 28 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACABBBdeAAbECD ADdECBADCC D d DABCDBE

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Matematik BCC C           E                       

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA SEVER 371 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
257,715 187,430 9 22 57 219 6281

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
158,595 220,890 17 75 319 1392 53478

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
206,903 215,140 16 41 232 903 31925

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 8 2 7,50 42 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 7 18,25 46 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 6 0 6,00 100 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 26 10 23,50 51 12,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 1 4 0,00 0 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 81 51 68,25 24 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACABB  aAb  CD  D EC  DbC DEEda  Cc b

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 EcaAC   cb DcCcbDBDeCEBDEACBACEDAbECBeBC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik                 E    ab  a      b       

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR DALKIRAN 515 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,570 187,430 15 41 142 633 18566

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
187,280 220,890 6 36 256 837 33803

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
227,930 215,140 13 29 182 638 22406

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 0 5,00 83 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 5 5 3,75 21 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 4 3 3,25 7 12,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 5 3 4,25 11 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 70 25 63,75 22 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EAD ACeBe cd A DCD    a CACDD d  dBC Bc 

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2            C aeDADa                           

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik C  C d        e  d  A           A  D    

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 0 0 0
Aile 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜNDOĞDU 442 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,913 187,430 16 47 168 761 22860

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
171,478 220,890 13 59 297 1108 45583

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
217,278 215,140 14 36 210 751 27017

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 17,75 44 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 4 1 3,75 8 12,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 5 1 4,75 12 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 61 35 52,25 18 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDACeBdAdEEdbDdDdcACBEb Ca  d   BdcBED

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2                 A                 CEBc        

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik C BC A       c     D                    

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 0 0 0
Aile 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AHM T BARIN 603 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,383 187,430 14 40 141 626 18283

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
192,268 220,890 4 29 239 774 31410

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
235,348 215,140 8 19 156 526 19410

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 9 16,75 42 20,38 10,00 7,51

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 3 0 3,00 8 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 72 20 67,00 23 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 EADDbC BBdc  c DCD  cea C CaD EED  CA Ea

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Matematik C B              E                      

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİHA GÜNDOĞDU 443 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,225 187,430 12 37 123 543 16100

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
176,448 220,890 10 51 282 1002 40911

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
230,083 215,140 12 26 175 607 21520

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 11 20,25 51 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 8 5 6,75 15 12,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 6 1 5,75 14 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 70 38 60,50 21 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACABedEdAdbEdDcADdECBA bC   d  AaCDBE

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2            aACc   DaC    b    E   EC  cC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik BCC    A       cE    D                  

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN ÇİMENDERE 466 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
263,933 187,430 8 18 49 191 5417

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
183,830 220,890 7 40 265 886 35852

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
233,253 215,140 10 22 163 555 20272

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 5 18,75 47 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 23 9 20,75 45 12,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 4 1 3,75 9 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 90 33 81,75 29 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 dADDACe      A DCDCA Cc C CDD  E   aABEc

Cevap Anahtarı B EADDACBBBABEEACDCDCAACBECACDDBEEDABCABED

Sosyal-2 aEeCA    BCC cADADeecCaE BCECBA DACEc Ce      

Cevap Anahtarı B BEBCADBADBCCDDADADCBECDEABCECBACDACEBBCDEAEDCB

Matematik Cd C             E  A                   

Cevap Anahtarı B CBBCDACAECCDDEBCBEBDABECCCECABCDAACDDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0
Aile 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA AKSU 601 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,418 187,430 17 48 172 775 23589

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
168,778 220,890 14 61 300 1163 47465

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
212,960 215,140 15 38 220 814 29047

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 1 3,75 63 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 5 5 3,75 21 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 8 17,00 43 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 4 2 3,50 8 12,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 4 1 3,75 9 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 55 20 50,00 17 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 bDEA ABda  dA bdD AD    dD C D EADAeCD E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 E  A a  bC D                                  

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik  CCBb           E                       

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GİR 470 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
272,098 187,430 7 14 42 155 4427

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
174,533 220,890 11 54 288 1037 42492

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
232,540 215,140 11 24 167 568 20552

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 14 21,50 54 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 24 16 20,00 43 12,84 7,82 4,83

Toplam: 286 94 52 81,00 28 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDdACbceBEddAdEdD ADCECaeaCCaDEEdDAaCDBE

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 EdaAeBaDbCBDeecADeDdCEBDEcCBACEceCECcecC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHA COŞKUNE 613 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
328,293 187,430 3 4 10 27 682

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
224,835 220,890 1 9 150 518 21119

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
292,640 215,140 1 1 42 105 4647

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 6 0 6,00 100 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 27 8 25,00 54 12,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 7 3 6,25 16 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 129 27 122,25 43 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 cDEACAeBBddA bECDAAD ECBADCC DEbdDcBCc E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 EaaAeaD bC DACcAD DeC BDEACBACEDACECB cC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik B C C  A        d a   A  aC         D   

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ENES ÇELİK 159 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,813 187,430 18 53 213 1055 34817

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
166,140 220,890 16 67 307 1230 49135

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
195,023 215,140 18 47 262 1069 37836

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 4 8 2,00 11 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 15 12,25 31 20,38 10,00 7,51

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 53 38 43,50 15 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDdeCbBBa cdA  dD ca  ea DCC bEdd ABaDBE

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Matematik   C                                     

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 2 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Açı 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR CAN 158 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,273 187,430 19 55 247 1215 40466

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
155,002 220,890 18 78 322 1471 55129

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
189,751 215,140 19 51 277 1161 40526

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 0 5,00 83 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 4 14,00 35 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 1 1 0,75 2 12,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 4 2 3,50 9 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 42 34 33,46 12 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEAC BBd      dD A  E  ADbC       aC  E

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 Ee                                            

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik   Cc    C       E         C d           

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YÜCEKAYA 417 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
234,898 187,430 11 28 82 358 10371

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
173,915 220,890 12 56 291 1056 43018

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
206,085 215,140 17 44 236 912 32298

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 3 9 0,75 4 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 11 13,25 33 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 5 0 5,00 45 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 5 0 5,00 83 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 19 4 18,00 39 12,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 2 0 2,00 5 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 77 37 67,75 24 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDEACAeecdedA ddD  D   aAD C D     aaDBE

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 EcaA  e    DAC    D C BDE CBACED  EC  cC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik  CC                                     

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT TG

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ BURAK İLHAN 456 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
328,705 187,430 2 3 9 25 670

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

SAY
192,653 220,890 3 28 235 768 31238

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

EA
277,298 215,140 3 4 62 185 7270

Puanı Hesaplanan: 106 354 1721 60357

Katılımlar: 20 107 356 1746 60908

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 5,11 2,69 2,09

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 7,00 3,72 2,65

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,69 2,12 1,63

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,58 1,46 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 30,00 75 20,38 10,00 7,51

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 2,21 1,32 0,80

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 3,99 2,19 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 2,39 1,57 1,00

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 2,26 1,49 0,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,99 1,21 0,79

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 46 31 9 28,75 63 12,84 7,82 4,83

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 2,51 3,11 6,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,38 1,33

Matematik 40 5 1 4,75 12 2,65 3,48 7,63

Toplam: 286 116 36 107,00 37 70,67 52,93 71,63

Edebiyat-Sosyal-1 DDdACABBBdeAAbECDAADCdCcADCCBDEddDABCDBE

Cevap Anahtarı A DDEACABBBEBAACECDAADCECBADCCBDEEADABCDBE

Sosyal-2 EBdebBDDACBDACDeDBDCCEBaEACBACEceaECBDcC      

Cevap Anahtarı A EBBACBDDACBDACDADBDCCEBDEACBACEDACECBDBCAEBEDC

Matematik  CCd            E     A  C              

Cevap Anahtarı A BCCBCADACDECBCDEEBBBEDACECCBCADCACADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Darbeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Bellek ve İşlevleri 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
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