
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

KATILIMLAR

1 613 SEMİHA COŞKUNER 12G 35 4 34,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 16 0 16,00 1 0 1,00 68 7 66,25 337,655 9039

2 482 MEHMET ALPDEGER 12A 25 4 24,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 18 0 18,00 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 59 11 56,25 308,745 15509

3 606 ŞİFA YILMAZ 12C 31 7 29,25 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 11 2 10,50 4 0 4,00 58 12 55,00 304,298 16749

4 374 EBRU KAPLAN 12B 31 8 29,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 1 6,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 4 0,00 59 25 52,75 297,705 18647

5 493 İREM KIZIL 12A 29 9 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 4 1 3,75 57 22 51,50 294,183 19725

6 350 OĞUZHAN 12A 20 14 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 22 3 21,25 2 1 1,75 56 23 50,25 291,610 20583

7 457 ELİF KIZGIN 12F 31 7 29,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 54 17 49,75 288,423 21628

8 532 SILA DİRGENALİ 12C 32 6 30,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 55 21 49,75 288,350 21658

9 472 SUDENAZ DEMİR 12H 33 7 31,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 53 14 49,50 287,398 21987

10 499 ALPEREN LİV 12A 29 7 27,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 7 3 6,25 2 0 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 55 23 49,25 287,333 22012

11 411 SUDENAZ GÖKMEN 12E 30 8 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 7 0 7,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 52 14 48,50 284,880 22903

12 619 MİNE AYHAN 12F 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 52 14 48,50 284,760 22941

13 525 SUDE YÜCEL 12D 29 9 26,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 7 0 7,00 1 0 1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 52 16 48,00 283,553 23375

14 596 EFE KURTÇU 12F 30 9 27,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 51 12 48,00 283,353 23447

15 464 SERRA EROL 12A 25 8 23,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 11 2 10,50 4 0 4,00 51 14 47,50 282,460 23823

16 764 ASEL ERDOĞAN 11D 31 6 29,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 7 1 6,75 1 0 1,00 1 1 0,75 51 13 47,75 282,440 23833

17 461 MEHMET ESAT ALAMUR12A 27 11 24,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 9 0 9,00 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 52 19 47,25 281,693 24116

18 422 TUANA ORHAN 12H 36 3 35,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 1 0,75 49 6 47,50 280,868 24454

19 603 EMİR AHMET BARIN 12G 32 5 30,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 50 11 47,25 280,688 24526

20 483 SU NAZ TAŞKIN 12B 28 9 25,75 2 0 2,00 1 3 0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 7 1 6,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 51 18 46,50 279,273 25092

21 530 BERİL AKKAYA 12F 31 9 28,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 18 46,50 278,713 25328

22 615 BEYZANUR AKALAN 12G 30 6 28,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 6 1 5,75 48 8 46,00 277,215 25894

23 514 HAZAL NAZ BOZOK 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 2 4 1,00 52 26 45,50 275,733 26532

24 594 YUNUS EMRE YAZ 12H 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 49 14 45,50 275,510 26611

25 549 İREM MARANGOZ 12C 28 10 25,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 9 4 8,00 3 2 2,50 3 4 2,00 2 3 1,25 53 32 45,00 274,815 26912

26 522 EMİR YILMAZ 12G 32 7 30,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 48 11 45,25 274,723 26947

27 648 HAYRUNİSA KUŞLAROĞLU12F 27 6 25,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 9 3 8,25 48 12 45,00 274,585 27011

28 385 UMUT BOZKAN 12A 29 8 27,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 9 3 8,25 2 0 2,00 2 4 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 53 33 44,75 273,735 27376

29 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 27 10 24,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 7 0 7,00 48 14 44,50 273,205 27628
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

KATILIMLAR

30 465 BURÇİN KORKUT 12B 33 6 31,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 50 21 44,75 273,020 27727

31 614 BERK ÖRKMEZ 12 25 10 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 9 8 7,00 2 1 1,75 3 4 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 53 37 43,75 271,350 28453

32 558 ZEYNEP NACİYE DAĞLAR12E 30 8 28,00 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 47 12 44,00 271,240 28517

33 582 IRMAK PEKER 12H 32 5 30,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 46 8 44,00 270,883 28693

34 456 YAVUZ BURAK  İLHAN 12G 31 7 29,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 18 43,50 269,608 29287

35 501 EYLÜL POTUR 12F 27 9 24,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 6 0 6,00 46 12 43,00 268,643 29726

36 536 SUDENUR BERBER 12F 29 9 26,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 46 12 43,00 268,383 29844

37 502 BERİVAN YATMAN 12A 27 5 25,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 10 1 9,75 45 9 42,75 267,758 30155

38 540 SURA KARABAŞ 12F 29 8 27,00 1 1 0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 47 18 42,50 266,860 30580

39 451 ELİF TUNCAR 12E 30 10 27,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 46 14 42,50 266,775 30607

40 608 ÇİĞDEM TOSUN 12C 27 9 24,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 48 23 42,25 266,568 30698

41 573 BİRKAN ÇUBUK 12G 27 11 24,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 17 41,75 264,953 31499

42 427 UMUT KAYRA SEVİM 12C 29 6 27,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 2 3,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 46 20 41,00 262,305 32741

43 568 ADA ATEŞOĞLU 12B 25 11 22,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 3 3,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 47 26 40,50 261,608 33092

44 170 İBRAHİM EFE GÜNAY 12G 29 7 27,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 1 0,75 45 17 40,75 261,563 33107

45 551 EMİR KABİL TEKİN 12C 24 9 21,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 12 1 11,75 44 14 40,50 261,483 33146

46 402 GİZEM ÖZGÜN 12E 29 11 26,25 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 44 14 40,50 260,898 33434

47 490 IRMAK NİŞANCI 12H 30 8 28,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 44 14 40,50 260,660 33557

48 515 EBRAR DALKIRAN 12G 29 6 27,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 5 1 4,75 1 0 1,00 43 11 40,25 259,980 33868

49 508 KÜBRA KUDUZCU 12H 31 7 29,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 43 11 40,25 259,753 33980

50 586 MELİN GÜRAY 12G 29 8 27,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 44 17 39,75 258,535 34603

51 171 AYŞENUR SEVER 12G 25 11 22,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 3 2,25 2 1 1,75 44 18 39,50 258,468 34653

52 691 BEYZA ADAŞ 12G 25 9 22,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 44 18 39,50 258,323 34722

53 470 IRMAK GİR 12G 27 11 24,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 45 22 39,50 258,148 34813

54 415 AYŞE BALPINAR 12H 26 14 22,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 20 39,00 256,835 35499

55 554 METE NACİ İLHAN 12C 24 10 21,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 10 1 9,75 42 14 38,50 255,475 36222

56 466 HAKAN ÇİMENDERE 12G 27 8 25,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 43 18 38,50 255,030 36452

57 712 EZGİ ALA ĞLU 11B 27 5 25,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 4 0,00 43 18 38,50 254,993 36478

58 391 CEREN HANÇER 12F 28 12 25,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 44 23 38,25 254,275 36867
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

KATILIMLAR

59 714 YİĞİT YEŞİLOVA 11A 28 6 26,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 11 38,25 254,100 36959

60 504 AZRA ÇINAR 12F 28 6 26,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 41 11 38,25 254,070 36978

61 801 DOLUNAY MENTEŞ 11F 28 10 25,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 20 38,00 253,425 37329

62 503 EYLÜL ÖZTÜRK 12H 25 14 21,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 43 21 37,75 253,200 37435

63 609 BEREN SU ÇALIŞKA N 12H 26 10 23,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 42 17 37,75 252,950 37548

64 431 BEYZA KUŞLAROĞLU 12E 24 12 21,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 42 18 37,50 252,600 37733

65 377 BENGÜ IŞIK 12A 26 5 24,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 9 1 8,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 42 18 37,50 252,013 38020

66 387 KAAN DAĞDEVİREN 12A 28 7 26,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 3 6,25 43 22 37,50 251,838 38114

67 380 DAMLA EREL 12G 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 43 22 37,50 251,828 38126

68 423 OZAN KÜPEL İ 12E 27 8 25,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 41 15 37,25 251,245 38436

69 389 BERAAT BATIR 12E 30 10 27,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 43 24 37,00 250,155 39055

70 430 NEHİR TÜRK 12F 28 9 25,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 41 18 36,50 248,863 39731

71 763 ESMA DURGUT 11B 27 9 24,75 2 3 1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 42 23 36,25 248,218 40102

72 699 DEFNE KUŞADALI 11F 25 10 22,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 16 36,00 247,825 40299

73 353 NEHİRCEREN GÖLBAŞ 12H 26 13 22,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 42 24 36,00 247,763 40329

74 390 HA A  ERSÜREN 12B 17 7 15,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 2 4,50 3 3 2,25 3 4 2,00 3 3 2,25 41 22 35,50 247,488 40497

75 358 ZEYNEP KEDEK 12F 24 12 21,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 40 18 35,50 246,480 41025

76 803 BURAK EFE MANAV 11G 26 9 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 42 26 35,50 246,093 41224

77 424 MELEK CEYDA ÖZMEN 12F 25 8 23,00 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 0 2,00 38 11 35,25 245,465 41589

78 384 ECENUR UZUNCAOĞLU 12A 27 10 24,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 41 23 35,25 245,190 41748

79 707 ŞERİFE NUR YAĞIZ 11A 23 12 20,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 3 3,25 2 0 2,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 41 24 35,00 245,170 41759

80 605 CEREN EKAL 12C 24 15 20,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 8 3 7,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 45 40 35,00 245,128 41785

81 413 ZEYNEP BEYZA AYDIN 12F 22 10 19,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 38 13 34,75 244,400 42198

82 769 YAPRAK YÜKSEL 11F 23 10 20,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 14 34,50 243,555 42636

83 585 EDA ARSLAN 12A 25 11 22,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 40 22 34,50 243,398 42706

84 616 YAĞMUR KORKMAZ 12G 25 12 22,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 39 18 34,50 243,330 42756

85 417 YAĞMUR YÜCEKAYA 12G 28 10 25,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 40 22 34,50 242,895 42991

86 0 ARDA EMİR ULUTAŞ 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 39 18 34,50 242,680 43084

87 643 İPEK AYTAR 11E 27 10 24,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 38 15 34,25 242,250 43328
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

KATILIMLAR

88 773 ELİF AKKOYUN 11A 24 11 21,25 2 2 1,50 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 39 20 34,00 241,948 43491

89 421 MELDAĞ AKAN 12C 24 10 21,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 7 1 6,75 2 3 1,25 2 5 0,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 42 32 34,00 241,865 43534

90 327 BEDİRHAN AYDAR 12G 25 8 23,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 37 12 34,00 241,690 43627

91 517 AYDAN DÜVENCİ 12H 23 13 19,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 39 21 33,75 241,358 43775

92 222 EYLÜL CENGİZ 12F 29 8 27,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 20 34,00 241,150 43896

93 0 ELİF KADI 12F 27 6 25,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 38 17 33,75 240,600 44190

94 709 ŞEYMA MACIROĞLU 11E 24 16 20,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 41 30 33,50 240,520 44230

95 362 ALEYNA ÖZDİLEK 12F 27 9 24,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 37 14 33,50 239,953 44548

96 334 ZEHRA DEMİR 12G 26 2 25,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 36 10 33,50 239,855 44590

97 802 İREM SU YUMAK 11D 26 14 22,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 42 35 33,25 239,450 44790

98 397 EFE GÜRBÜZ 12B 31 8 29,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 41 30 33,50 239,370 44822

99 48 SÜLEYMAN TALHA CİHAN11G 25 3 24,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 34 4 33,00 238,508 45267

100 718 EDANUR TİTİZ 11A 22 9 19,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 6 0 6,00 36 13 32,75 238,338 45345

101 496 MEHMET ÇETİN 12A 29 8 27,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 38 20 33,00 238,150 45425

102 481 MUHAMMET BAY *M 12C 23 9 20,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 39 26 32,50 237,533 45738

103 497 ARDA KIZIL 12E 25 15 21,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 38 22 32,50 237,388 45801

104 713 BEGÜM YEŞİLMEN 11E 23 16 19,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 40 31 32,25 237,085 45978

105 370 FURKAN DERTOP 12A 19 17 14,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 5 0,75 3 3 2,25 39 28 32,00 236,843 46094

106 230 AKIN ÇALIŞKAN 12E 24 13 20,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 37 19 32,25 236,698 46155

107 752 NURAY ÖNE R 11A 24 13 20,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 37 19 32,25 236,688 46162

108 734 CANSU BEKTAŞ 11E 25 10 22,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 36 15 32,25 236,470 46289

109 755 ELİFNUR KURCAK 11A 25 10 22,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 38 23 32,25 236,460 46301

110 754 AZRA NAZ AKSAKAL 11B 27 12 24,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 15 32,25 236,265 46402

111 438 İREM İREM 12H 27 11 24,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 2 0 2,00 35 12 32,00 235,488 46789

112 543 GÜLCE ŞENSOY 12 20 16 16,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 1 4,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 38 26 31,50 235,140 46984

113 727 NİSA AKBAŞ 11F 25 15 21,25 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 38 25 31,75 235,123 46988

114 797 AYŞE KESKİNSİN 11F 21 13 17,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 22 31,50 234,803 47166

115 432 CEM DENLİ 12A 28 9 25,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 37 21 31,75 234,538 47298

116 0 FATMA NUR İRFAN 12G 23 10 20,50 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 18 31,50 234,445 47359
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

KATILIMLAR

117 809 EMİRHAN HALET 11A 24 10 21,50 1 0 1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 38 26 31,50 234,375 47401

118 724 CEREN ÇAVMAK 11E 26 9 23,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 37 23 31,25 233,288 47983

119 725 DUYGU GÜNGÖR 11E 25 10 22,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 35 16 31,00 232,695 48280

120 705 EFE ÇAVDAR 11B 26 11 23,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 36 20 31,00 232,598 48331

121 661 ESRA GÖKMEN 11F 26 11 23,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 36 20 31,00 232,598 48331

122 685 ESRA GIRLANGIÇ 11G 26 9 23,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 5 8 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 28 31,00 232,563 48354

123 401 TUANA AYAZ 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 39 33 30,75 232,238 48513

124 405 MERVE ERGİN 12H 29 10 26,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 35 16 31,00 232,175 48552

125 731 ELİF ECE  *ZICI 11D 25 10 22,50 4 0 4,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 0 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 21 30,75 231,940 48661

126 159 UMUT ENES ÇELİK 12G 23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 36 23 30,25 230,885 49166

127 400 ILGIN SEZER 12F 28 6 26,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 34 14 30,50 230,655 49283

128 765 NAZLI ALAGÖ Z 11C 25 12 22,00 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 34 16 30,00 229,740 49776

129 690 MELİSA KELEBEK 11F 22 12 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 36 25 29,75 229,305 49993

130 328 İMDAT SÜHA YILDIZ   A 20 12 17,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 35 22 29,50 228,910 50185

131 444 BEREN KAVAK 12H 24 16 20,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 37 30 29,50 228,450 50394

132 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 17 21 11,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 38 36 29,00 228,273 50481

133 68 EGEMEN YILDIZ 11A 26 7 24,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 33 15 29,25 227,173 50971

134 360 AYŞE NUR ENGİN 12A 26 12 23,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 36 28 29,00 226,500 51292

135 684 ARDA BAYRAM 11B 23 13 19,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 25 28,75 226,278 51404

136 657 AYŞENUR AKSOY 11E 24 13 20,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 35 25 28,75 226,128 51478

137 351 SUDEGÜL RAYGI 12H 20 8 18,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 31 10 28,50 225,730 51675

138 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 22 11 19,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 34 22 28,50 225,568 51768

139 425 IRMAK DİNÇ 12B 21 12 18,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 32 15 28,25 224,975 52075

140 720 CEREN NUR YILMAZ 11C 23 17 18,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 8 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 36 31 28,25 224,898 52105

141 576 EMİR TUĞRA ÖZDEMİR 12H 19 18 14,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 35 28 28,00 224,725 52194

142 645 SEMİH YAVUZ 11A 24 5 22,75 6 2 5,50 30 7 28,25 224,358 52374

143 694 MELİS ALTIPARMAK 11E 21 8 19,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 32 16 28,00 224,130 52499

144 428 FURKAN KIR 12A 19 16 15,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 2 3 1,25 37 37 27,75 224,015 52557

145 722 ZEYNEP ARSLAN 11A 22 7 20,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 32 16 28,00 223,888 52618
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

KATILIMLAR

146 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 22 13 18,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 33 21 27,75 223,368 52852

147 553 ZORBEY PEKDEMİR 12E 22 11 19,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 17 27,75 223,293 52890

148 788 YAĞMUR AKYILDIZ 11A 18 7 16,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 30 10 27,50 222,938 53052

149 716 HACER NUR HARMANKAYA11E 26 13 22,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 34 25 27,75 222,848 53089

150 679 ESMANUR AYDOĞAN 11C 23 15 19,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 33 22 27,50 222,548 53257

151 518 İREM CEYLİN DEMİR 12B 22 8 20,00 1 1 0,75 1 0 1,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 32 18 27,50 222,500 53281

152 695 MELİS TUNA 11F 24 14 20,50 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 33 22 27,50 222,385 53338

153 706 EDA ÇATAK 11E 21 14 17,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 32 19 27,25 222,020 53525

154 798 İREM ÇELİK 11B 23 16 19,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 2 0,50 33 24 27,00 221,070 53970

155 498 BEYZA DİK 12B 23 9 20,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 32 21 26,75 220,048 54456

156 689 ALPEREN GÜNER 11A 21 9 18,75 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 33 26 26,50 219,543 54687

157 371 DOĞA SEVER 12G 24 14 20,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 34 30 26,50 219,365 54772

158 622 AMİRA ALBALDAVİ 11A 21 12 18,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 2 2 1,50 36 39 26,25 219,035 54927

159 601 İLAYDA AKSU 12G 10 1 9,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 0 3,00 4 3 3,25 2 1 1,75 28 9 25,75 218,498 55178

160 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 21 11 18,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 31 20 26,00 218,138 55337

161 610 EYLÜL KARABULUT 12C 18 10 15,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 32 26 25,50 217,085 55837

162 739 BEYZANUR YİLDIZ 11G 19 15 15,25 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 31 22 25,50 217,028 55858

163 486 MERİÇ SÜPÜRGECİ 12E 24 11 21,25 5 2 4,50 29 13 25,75 217,003 55870

164 462 HÜSEYİN UMUT POLAT 12H 20 16 16,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 26 25,50 216,950 55905

165 812 SÜMEYYE KINA 12F 22 18 17,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 35 38 25,50 216,765 55974

166 0 DAMLA BİYAR 11G 25 14 21,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 26 25,50 216,195 56203

167 783 DERYA DERDİYOK 11A 22 12 19,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 2 4 1,00 36 43 25,25 215,805 56375

168 373 AHMET BARLAS CEYLAN12C 16 8 14,00 3 1 2,75 1 0 1,00 7 1 6,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 31 24 25,00 215,650 56450

169 663 EZEL ARAS 11D 19 14 15,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 31 24 25,00 215,545 56491

170 667 GÜNCE BURMABIYIK 11 20 10 17,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 20 25,00 215,195 56654

171 634 ŞULE GÜNDOĞAN 11D 21 13 17,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 30 20 25,00 215,193 56657

172 539 İSMAİL KAĞAN YALÇIN 12H 20 16 16,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 25 24,75 214,665 56860

173 887 SUDENAZ AYDIN 11C 24 12 21,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 29 17 24,75 214,015 57131

174 623 DİDEM SU POLAT 12B 21 10 18,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 28 15 24,25 212,830 57603
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

KATILIMLAR

175 674 IRMAK BOZKURT 11G 24 11 21,25 5 8 3,00 29 19 24,25 212,473 57739

176 688 MİNA DELFİN YILMAZ 11D 21 16 17,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 32 32 24,00 212,270 57821

177 59 MEHMED E KİREMİTCİ 11B 22 14 18,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 2 0,50 30 24 24,00 212,075 57920

178 693 SUDE SEZER 11F 17 17 12,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 0 3,00 29 21 23,75 212,068 57923

179 726 EMİRH*  *ŞKUN 11F 17 14 13,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 29 21 23,75 211,970 57961

180 347 YİĞİT AYTEN 12E 21 19 16,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 30 25 23,75 211,613 58101

181 649 SENA EREN 11A 18 8 16,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 27 16 23,00 209,390 58958

182 768 SEDA ÇAKIR 11E 21 9 18,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 26 12 23,00 209,023 59104

183 681 SİMGE AGAVUR 11D 20 12 17,00 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 27 17 22,75 208,495 59316

184 559 ZEHRA ÖNER 12G 19 16 15,00 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 29 26 22,50 207,990 59519

185 366 AY TĞ ÜSTÜN 12C 18 9 15,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 6 1 5,75 26 14 22,50 207,903 59555

186 167 EDA KARACA 11F 25 9 22,75 25 9 22,75 207,748 59619

187 646 ALMİLA NAZ TEKECİ 11B 16 6 14,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 25 11 22,25 207,310 59794

188 737 BATUHAN BÖREK 11E 17 9 14,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 25 11 22,25 207,278 59808

189 715 EFE ARDA KASIM 11B 21 14 17,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 23 22,25 206,980 59929

190 500 ELİF 12 16 11 13,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 26 16 22,00 206,718 60030

191 485 SAFA YILMAZ 12F 19 11 16,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 24 22,00 206,358 60154

192 410 BURAK ÖZKAN 12F 13 8 11,00 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 25 15 21,25 204,735 60740

193 778 GONCA DOĞAN 11E 20 11 17,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 26 19 21,25 203,963 60997

194 759 M BEYZA HATAY 11E 21 9 18,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 24 11 21,25 203,738 61069

195 595 ŞEVVAL NİSA KARAMAN11G 22 12 19,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 8 2,00 27 23 21,25 203,705 61077

196 776 ENES CANDEMİR 11B 17 16 13,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 28 30 20,50 202,220 61621

197 475 BERK BALBAY 12H 21 19 16,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 28 30 20,50 201,798 61764

198 355 NİLAY AVCIOĞLU 12A 9 7 7,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 10 1 9,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 25 20 20,00 201,438 61905

199 630 AYÇA AYDIN 11G 19 14 15,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 26 23 20,25 201,140 62019

200 815 SEVİLAYERTEK 11G 13 7 11,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 17 19,75 200,153 62347

201 642 BENAY YILMAZ 11D 12 9 9,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 18 19,50 199,643 62517

202 509 ENES ÖÇAL 12B 6 6 4,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 6 1 5,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 24 19 19,25 199,600 62530

203 340 SUDE PALA 12E 23 13 19,75 23 13 19,75 199,078 62710

                                              7 / 12



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

KATILIMLAR

204 324 MİRASU YAZIR 11C 17 8 15,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 7 -0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 26 26 19,50 198,970 62755

205 0 EGE DUYGU 11A 10 5 8,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 22 12 19,00 198,293 62985

206 656 NEHİR AZRA İŞCAN 11A 17 10 14,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 4 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 25 23 19,25 198,240 63008

207 795 İLAYDA SAĞIK 11B 14 14 10,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 26 28 19,00 198,015 63068

208 574 ASLI ÖZTÜRK 12B 17 16 13,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 26 28 19,00 197,650 63200

209 741 NİSA GÜREL 11F 22 13 18,75 22 13 18,75 196,188 63663

210 637 IRMAK KURTÇU 11F 22 12 19,00 0 1 -0,25 22 13 18,75 196,155 63678

211 697 DAMLA YAŞAR 11F 18 14 14,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 24 22 18,50 195,975 63734

212 653 MELİKE DOĞAN 11D 14 9 11,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 22 15 18,25 195,568 63851

213 659 İREMNUR İSPİR 11B 15 11 12,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 25 27 18,25 195,483 63870

214 647 ERAY GÜNGÖR 11F 22 14 18,50 22 14 18,50 195,465 63876

215 0 ZEYNEP KARADAĞ 11A 16 8 14,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 5 2,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 24 23 18,25 195,315 63928

216 639 ELİF CEYLAN 11D 15 10 12,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 22 16 18,00 194,735 64091

217 364 SERRA SERT 12A 17 12 14,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 24 24 18,00 194,530 64141

218 0 EMİRHAN TEKE 12B 21 16 17,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 30 48 18,00 194,130 64264

219 721 ZEYNEP ÜSTÜN 11D 15 10 12,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 18 17,50 193,195 64534

220 479 NEHİR GÜNEŞ 12B 20 9 17,75 0 1 -0,25 20 10 17,50 192,543 64739

221 774 MUHAMMED EMİN AKÇA11A 11 15 7,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 23 26 16,50 190,858 65177

222 876 CEREN HALTAN 11F 19 4 18,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 19 9 16,75 190,225 65364

223 449 BURAK BALAB 12G 13 9 10,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 20 15 16,25 189,678 65518

224 744 İREM BADAK 11B 11 7 9,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 21 20 16,00 189,128 65677

225 0 SUDE NAZ TEKİN   19 8 17,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 19 12 16,00 188,100 65967

226 0 ARZU YAZEL 11C 17 4 16,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 18 9 15,75 187,475 66146

227 487 ELİF CAN 12E 8 7 6,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 17 8 15,00 186,488 66401

228 757 EFE ÇİÇEK 11E 15 11 12,25 3 1 2,75 18 12 15,00 185,708 66602

229 628 ZEYNEP SEVİN EL 11D 16 4 15,00 16 4 15,00 185,350 66688

230 682 İREM PAR AKÇI 11D 17 5 15,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 12 15,00 185,233 66723

231 740 EFE KARADAĞ 11C 9 4 8,00 1 0 1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 17 11 14,25 183,975 67045

232 636 EREN DENİZ ERDĞAN 11D 13 14 9,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 19 19 14,25 183,800 67078
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

KATILIMLAR

233 775 EYLÜL KOCABIÇKICI 11E 13 5 11,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 16 7 14,25 183,508 67146

234 730 KADİR ÇAKMAKTAŞ KÜRT11G 11 7 9,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 18 16 14,00 183,048 67246

235 580 ARDA ÇELİK 11D 9 10 6,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 18 17 13,75 182,680 67321

236 677 FETHİHAN LİMAN 11C 15 8 13,00 1 0 1,00 16 8 14,00 182,590 67340

237 762 EGEMEN KARA 11B 15 11 12,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 19 21 13,75 181,923 67507

238 766 BELİNAY BULUT 11D 15 9 12,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 21 13,75 181,848 67524

239 631 MUSTAFA YILMAZ 11A 12 10 9,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 20 26 13,50 181,565 67603

240 668 GÖKAY GÜVEN 11B 9 8 7,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 17 15 13,25 181,105 67695

241 672 DAMLA KONDAL 11B 13 6 11,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 17 15 13,25 180,560 67827

242 704 KEREM YALÇINKAYA 11E 10 6 8,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 15 8 13,00 180,155 67930

243 354 SILA ÖZCAN 12D 9 5 7,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 16 14 12,50 178,803 68233

244 746 KAAN YALÇIN 11E 9 14 5,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 17 20 12,00 177,525 68528

245 635 BEYZA GÜMÜŞ 11C 9 7 7,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 18 24 12,00 177,208 68605

246 728 M ENES GÜNTEKİ 11E 11 10 8,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 15 12 12,00 177,135 68627

247 625 ZEHRA AZRA YAŞAR 12A 11 10 8,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 18 24 12,00 177,125 68632

248 756 RUKEN AĞI N 11F 14 16 10,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 17 20 12,00 176,930 68678

249 529 BATURALP DÜĞER 12B 8 5 6,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 16 17 11,75 176,618 68748

250 760 EREN ALTINKAYNAK 11A 11 20 6,00 7 7 5,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 20 37 10,75 173,665 69392

251 560 EREN KARAHAN 12B 3 0 3,00 7 3 6,25 1 0 1,00 11 3 10,25 172,605 69607

252 607 SELİM KOŞAR 12A 12 6 10,50 12 6 10,50 172,345 69653

253 735 CEREN * SLAN 11F 13 22 7,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 12 0,00 21 43 10,25 171,980 69727

254 811 ELİFNUR DARI 11A 12 8 10,00 12 8 10,00 170,900 69944

255 617 EMİR BATUHA  GEMİCİ 11E 12 14 8,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 4 3,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 6 -1,50 20 42 9,50 169,525 70201

256 436 BARTU ÖZEL   3 11 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 7 3 6,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 14 21 8,75 168,383 70415

257 818 YAĞIZ ERGÜN 11B 8 4 7,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 12 9,00 168,260 70434

258 0 GÜL YÜCEL 12C 8 10 5,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 16 29 8,75 167,640 70561

259 800 FRESHTA FARİD   15 25 8,75 15 25 8,75 167,288 70614

260 654 AMİNE KAMBUR 11B 10 5 8,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 14 21 8,75 167,258 70636

261 813 SUDE CEREN COŞAN 11F 11 21 5,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 18 40 8,00 165,413 70964
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

KATILIMLAR

262 782 EGEMEN CİNCİ 11F 6 8 4,00 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 11 14 7,50 164,130 71179

263 733 İSA KOCATAŞ 11A 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 8 3 7,25 163,895 71218

264 750 SENA ERGİN 11C 10 4 9,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 5 6 3,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 16 34 7,50 163,360 71304

265 552 ECESU ZENGİN 12B 5 6 3,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 11 16 7,00 162,645 71419

266 500 RÜMEYSA BULUT 11F 8 6 6,50 8 6 6,50 160,785 71704

267 584 İBRAHİM MUTLUER 11C 5 7 3,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 9 11 6,25 160,523 71764

268 780 NAİL EFE KAYA 11B 5 9 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 9 11 6,25 160,518 71765

269 791 SÜ MEYYE 11C 6 1 5,75 6 1 5,75 158,618 72048

270 516 KAAN UYSAL 12B 8 9 5,75 0 1 -0,25 8 10 5,50 158,600 72065

271 683 BARAN AKARSU 11A 7 20 2,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 13 30 5,50 158,350 72090

272 808 ASEL ÖZTÜRK 11G 6 3 5,25 6 3 5,25 157,173 72263

273 583 TUĞRA ÇİFTÇİ 11G 6 3 5,25 6 3 5,25 157,173 72263

274 761 BERKAY ŞİRİNSU 11A 7 7 5,25 0 1 -0,25 7 8 5,00 156,418 72411

275 545 SUDENAZ GEÇENE 12C 2 0 2,00 3 1 2,75 5 1 4,75 156,085 72463

276 771 SONER SAKIZCIOĞLU 11E 9 19 4,25 1 4 0,00 10 23 4,25 154,283 72724

277 738 YİTCAN ÜRKMEZ 11E 5 35 -3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 25 -1,25 5 5 3,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 27 93 3,75 153,763 72807

278 666 DENİZ GÜLSEVER 11F 7 13 3,75 7 13 3,75 152,838 72963

279 804 FAZLI BATU USM 11F 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 6 3,50 152,343 73042

280 565 YUNUS ERTAŞ 11C 11 29 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 17 -3,25 0 9 -2,25 4 3 3,25 2 5 0,75 2 4 1,00 24 83 3,25 151,528 73141

281 480 OĞUZHAN YILDIRIM 12F 4 17 -0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 10 28 3,00 151,133 73193

282 785 ÖZGÜR KILIÇ 11B 4 8 2,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 7 16 3,00 150,820 73233

283 786 KAĞAN ÖNER 11G 3 1 2,75 3 1 2,75 149,948 73337

284 660 YUSUF DELEN 11B 5 9 2,75 5 9 2,75 149,948 73337

285 658 EFE KURT 11D 8 22 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 6 24 0,00 18 62 2,50 149,225 73427

286 0 İ   4 8 2,00 4 8 2,00 147,780 73607

287 597 YAĞMUR HÜNKER 11G 2 0 2,00 2 0 2,00 147,780 73607

288 747 CEREN DALGIÇ 11G 2 1 1,75 2 1 1,75 147,058 73707

289 751 BERRAK DURMAZ 11D 5 14 1,50 0 1 -0,25 5 15 1,25 145,580 73892

290 698 EMREHAN YALDIZ 11B 1 0 1,00 1 0 1,00 145,020 73942
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

KATILIMLAR

291 777 CANSU NEMLİOĞLU 11G 1 0 1,00 1 0 1,00 145,020 73942

292 772 İKBAL TOPCU 11B 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 13 0,75 144,490 74045

293 770 DENİZ KOŞAR 11C 2 13 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 14 0,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 13 52 0,00 142,243 74253

294 790 EFTELYA NİL DEMİR 11D 2 5 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 16 0,00 141,963 74265

295 701 BARIŞ SEVİM 11D 10 30 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 12 48 0,00 141,675 74296

296 805 KARDELENKÖ RÜK 11C 11 29 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 22 88 0,00 141,513 74303

297 814 GÖRKEM ÖZKAN 11B 1 14 -2,50 4 6 2,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 6 27 -0,75 140,030 74396

298 749 EGE ELİTAŞ 11C 6 24 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 12 2,00 0 2 -0,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 15 64 -1,00 138,930 74449

299 650 BARKIN AYRAL 11G 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 9 11 6,25

300 633 MERT BALCI 11G 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 9 3,75

301 781 TAHİR YUSUF AYGÜN 11C 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 2 3,50

302 708 YİĞİT SEVİM 11G 1 0 1,00 1 0 1,00

303 779 EZGİ NUR AKÇALIK 11C 0 0 0,00

304 711 AHMET RECEP YARŞİ 11G 0 0 0,00

305 0   0 0 0,00

306 419 MERVE SEVER 12E 0 0 0,00

307 0   0 0 0,00

308 0   0 0 0,00

309 575 ALİ İHSANANIL 12C 0 0 0,00

310 571 BUĞRA EMİR ENGİN 11C 0 0 0,00

311 0   0 0 0,00

312 702 MELİH YILDIZ 11D 0 0 0,00

313 0   0 0 0,00

314 0   0 0 0,00

315 0   0 0 0,00

316 640 ENES ARDA DUMAN 11B 0 0 0,00

317 794 BUZUL AY KAYN 11B 0 1 -0,25 0 1 -0,25

318 807 AYBERK İÇEN 11G 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 17 -0,25

319 420 ESAT GÜMÜŞTEN 12B 6 26 -0,50 6 26 -0,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

KATILIMLAR

320 745 CAN BULUT URAL 11C 5 24 -1,00 5 24 -1,00

321 787 ZEYNEP IŞIK 11F 4 15 0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 7 32 -1,00

322 700 SERVER ENES EROL 11F 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 14 -3,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
    A 11 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 12 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
    A 11 11A 11B 11C 11D 11E



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 SUDE NAZ TEKİN   19 8 17,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 19 12 16,00 188,100 65967

2 436 BARTU ÖZEL   3 11 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 7 3 6,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 14 21 8,75 168,383 70415

3 800 FRESHTA FARİD   15 25 8,75 15 25 8,75 167,288 70614

4 0 İ   4 8 2,00 4 8 2,00 147,780 73607

5 0   0 0 0,00

6 0   0 0 0,00

7 0   0 0 0,00

8 0   0 0 0,00

9 0   0 0 0,00

10 0   0 0 0,00

11 0   0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 328 İMDAT SÜHA YILDIZ   A 20 12 17,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 35 22 29,50 228,910 50185

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 667 GÜNCE BURMABIYIK 11 20 10 17,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 20 25,00 215,195 56654

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 714 YİĞİT YEŞİLOVA 11A 28 6 26,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 11 38,25 254,100 36959

2 707 ŞERİFE NUR YAĞIZ 11A 23 12 20,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 3 3,25 2 0 2,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 41 24 35,00 245,170 41759

3 773 ELİF AKKOYUN 11A 24 11 21,25 2 2 1,50 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 39 20 34,00 241,948 43491

4 718 EDANUR TİTİZ 11A 22 9 19,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 6 0 6,00 36 13 32,75 238,338 45345

5 752 NURAY ÖNE R 11A 24 13 20,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 37 19 32,25 236,688 46162

6 755 ELİFNUR KURCAK 11A 25 10 22,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 38 23 32,25 236,460 46301

7 809 EMİRHAN HALET 11A 24 10 21,50 1 0 1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 38 26 31,50 234,375 47401

8 68 EGEMEN YILDIZ 11A 26 7 24,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 33 15 29,25 227,173 50971

9 645 SEMİH YAVUZ 11A 24 5 22,75 6 2 5,50 30 7 28,25 224,358 52374

10 722 ZEYNEP ARSLAN 11A 22 7 20,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 32 16 28,00 223,888 52618

11 788 YAĞMUR AKYILDIZ 11A 18 7 16,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 30 10 27,50 222,938 53052

12 689 ALPEREN GÜNER 11A 21 9 18,75 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 33 26 26,50 219,543 54687

13 622 AMİRA ALBALDAVİ 11A 21 12 18,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 2 2 1,50 36 39 26,25 219,035 54927

14 783 DERYA DERDİYOK 11A 22 12 19,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 2 4 1,00 36 43 25,25 215,805 56375

15 649 SENA EREN 11A 18 8 16,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 27 16 23,00 209,390 58958

16 0 EGE DUYGU 11A 10 5 8,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 22 12 19,00 198,293 62985

17 656 NEHİR AZRA İŞCAN 11A 17 10 14,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 4 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 25 23 19,25 198,240 63008

18 0 ZEYNEP KARADAĞ 11A 16 8 14,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 5 2,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 24 23 18,25 195,315 63928

19 774 MUHAMMED EMİN AKÇA11A 11 15 7,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 23 26 16,50 190,858 65177

20 631 MUSTAFA YILMAZ 11A 12 10 9,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 20 26 13,50 181,565 67603

21 760 EREN ALTINKAYNAK 11A 11 20 6,00 7 7 5,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 20 37 10,75 173,665 69392

22 811 ELİFNUR DARI 11A 12 8 10,00 12 8 10,00 170,900 69944

23 733 İSA KOCATAŞ 11A 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 8 3 7,25 163,895 71218

24 683 BARAN AKARSU 11A 7 20 2,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 13 30 5,50 158,350 72090

25 761 BERKAY ŞİRİNSU 11A 7 7 5,25 0 1 -0,25 7 8 5,00 156,418 72411



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 11A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 712 EZGİ ALA ĞLU 11B 27 5 25,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 4 0,00 43 18 38,50 254,993 36478

2 763 ESMA DURGUT 11B 27 9 24,75 2 3 1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 42 23 36,25 248,218 40102

3 754 AZRA NAZ AKSAKAL 11B 27 12 24,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 15 32,25 236,265 46402

4 705 EFE ÇAVDAR 11B 26 11 23,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 36 20 31,00 232,598 48331

5 684 ARDA BAYRAM 11B 23 13 19,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 25 28,75 226,278 51404

6 798 İREM ÇELİK 11B 23 16 19,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 2 0,50 33 24 27,00 221,070 53970

7 59 MEHMED E KİREMİTCİ 11B 22 14 18,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 2 0,50 30 24 24,00 212,075 57920

8 646 ALMİLA NAZ TEKECİ 11B 16 6 14,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 25 11 22,25 207,310 59794

9 715 EFE ARDA KASIM 11B 21 14 17,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 23 22,25 206,980 59929

10 776 ENES CANDEMİR 11B 17 16 13,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 28 30 20,50 202,220 61621

11 795 İLAYDA SAĞIK 11B 14 14 10,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 26 28 19,00 198,015 63068

12 659 İREMNUR İSPİR 11B 15 11 12,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 25 27 18,25 195,483 63870

13 744 İREM BADAK 11B 11 7 9,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 21 20 16,00 189,128 65677

14 762 EGEMEN KARA 11B 15 11 12,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 19 21 13,75 181,923 67507

15 668 GÖKAY GÜVEN 11B 9 8 7,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 17 15 13,25 181,105 67695

16 672 DAMLA KONDAL 11B 13 6 11,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 17 15 13,25 180,560 67827

17 818 YAĞIZ ERGÜN 11B 8 4 7,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 12 9,00 168,260 70434

18 654 AMİNE KAMBUR 11B 10 5 8,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 14 21 8,75 167,258 70636

19 780 NAİL EFE KAYA 11B 5 9 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 9 11 6,25 160,518 71765

20 785 ÖZGÜR KILIÇ 11B 4 8 2,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 7 16 3,00 150,820 73233

21 660 YUSUF DELEN 11B 5 9 2,75 5 9 2,75 149,948 73337

22 698 EMREHAN YALDIZ 11B 1 0 1,00 1 0 1,00 145,020 73942

23 772 İKBAL TOPCU 11B 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 13 0,75 144,490 74045

24 814 GÖRKEM ÖZKAN 11B 1 14 -2,50 4 6 2,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 6 27 -0,75 140,030 74396

25 640 ENES ARDA DUMAN 11B 0 0 0,00

26 794 BUZUL AY KAYN 11B 0 1 -0,25 0 1 -0,25



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 11B

KATILIMLAR
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 765 NAZLI ALAGÖ Z 11C 25 12 22,00 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 34 16 30,00 229,740 49776

2 720 CEREN NUR YILMAZ 11C 23 17 18,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 8 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 36 31 28,25 224,898 52105

3 679 ESMANUR AYDOĞAN 11C 23 15 19,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 33 22 27,50 222,548 53257

4 887 SUDENAZ AYDIN 11C 24 12 21,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 29 17 24,75 214,015 57131

5 324 MİRASU YAZIR 11C 17 8 15,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 7 -0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 26 26 19,50 198,970 62755

6 0 ARZU YAZEL 11C 17 4 16,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 18 9 15,75 187,475 66146

7 740 EFE KARADAĞ 11C 9 4 8,00 1 0 1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 17 11 14,25 183,975 67045

8 677 FETHİHAN LİMAN 11C 15 8 13,00 1 0 1,00 16 8 14,00 182,590 67340

9 635 BEYZA GÜMÜŞ 11C 9 7 7,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 18 24 12,00 177,208 68605

10 750 SENA ERGİN 11C 10 4 9,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 5 6 3,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 16 34 7,50 163,360 71304

11 584 İBRAHİM MUTLUER 11C 5 7 3,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 9 11 6,25 160,523 71764

12 791 SÜ MEYYE 11C 6 1 5,75 6 1 5,75 158,618 72048

13 565 YUNUS ERTAŞ 11C 11 29 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 17 -3,25 0 9 -2,25 4 3 3,25 2 5 0,75 2 4 1,00 24 83 3,25 151,528 73141

14 770 DENİZ KOŞAR 11C 2 13 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 14 0,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 13 52 0,00 142,243 74253

15 805 KARDELENKÖ RÜK 11C 11 29 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 22 88 0,00 141,513 74303

16 749 EGE ELİTAŞ 11C 6 24 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 12 2,00 0 2 -0,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 15 64 -1,00 138,930 74449

17 781 TAHİR YUSUF AYGÜN 11C 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 2 3,50

18 571 BUĞRA EMİR ENGİN 11C 0 0 0,00

19 779 EZGİ NUR AKÇALIK 11C 0 0 0,00

20 745 CAN BULUT URAL 11C 5 24 -1,00 5 24 -1,00
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 764 ASEL ERDOĞAN 11D 31 6 29,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 7 1 6,75 1 0 1,00 1 1 0,75 51 13 47,75 282,440 23833

2 802 İREM SU YUMAK 11D 26 14 22,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 42 35 33,25 239,450 44790

3 731 ELİF ECE  *ZICI 11D 25 10 22,50 4 0 4,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 0 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 21 30,75 231,940 48661

4 663 EZEL ARAS 11D 19 14 15,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 31 24 25,00 215,545 56491

5 634 ŞULE GÜNDOĞAN 11D 21 13 17,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 30 20 25,00 215,193 56657

6 688 MİNA DELFİN YILMAZ 11D 21 16 17,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 32 32 24,00 212,270 57821

7 681 SİMGE AGAVUR 11D 20 12 17,00 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 27 17 22,75 208,495 59316

8 642 BENAY YILMAZ 11D 12 9 9,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 18 19,50 199,643 62517

9 653 MELİKE DOĞAN 11D 14 9 11,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 22 15 18,25 195,568 63851

10 639 ELİF CEYLAN 11D 15 10 12,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 22 16 18,00 194,735 64091

11 721 ZEYNEP ÜSTÜN 11D 15 10 12,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 18 17,50 193,195 64534

12 628 ZEYNEP SEVİN EL 11D 16 4 15,00 16 4 15,00 185,350 66688

13 682 İREM PAR AKÇI 11D 17 5 15,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 12 15,00 185,233 66723

14 636 EREN DENİZ ERDĞAN 11D 13 14 9,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 19 19 14,25 183,800 67078

15 580 ARDA ÇELİK 11D 9 10 6,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 18 17 13,75 182,680 67321

16 766 BELİNAY BULUT 11D 15 9 12,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 21 13,75 181,848 67524

17 658 EFE KURT 11D 8 22 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 6 24 0,00 18 62 2,50 149,225 73427

18 751 BERRAK DURMAZ 11D 5 14 1,50 0 1 -0,25 5 15 1,25 145,580 73892

19 790 EFTELYA NİL DEMİR 11D 2 5 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 16 0,00 141,963 74265

20 701 BARIŞ SEVİM 11D 10 30 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 12 48 0,00 141,675 74296

21 702 MELİH YILDIZ 11D 0 0 0,00
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 643 İPEK AYTAR 11E 27 10 24,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 38 15 34,25 242,250 43328

2 709 ŞEYMA MACIROĞLU 11E 24 16 20,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 41 30 33,50 240,520 44230

3 713 BEGÜM YEŞİLMEN 11E 23 16 19,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 40 31 32,25 237,085 45978

4 734 CANSU BEKTAŞ 11E 25 10 22,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 36 15 32,25 236,470 46289

5 724 CEREN ÇAVMAK 11E 26 9 23,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 37 23 31,25 233,288 47983

6 725 DUYGU GÜNGÖR 11E 25 10 22,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 35 16 31,00 232,695 48280

7 657 AYŞENUR AKSOY 11E 24 13 20,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 35 25 28,75 226,128 51478

8 694 MELİS ALTIPARMAK 11E 21 8 19,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 32 16 28,00 224,130 52499

9 716 HACER NUR HARMANKAYA11E 26 13 22,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 34 25 27,75 222,848 53089

10 706 EDA ÇATAK 11E 21 14 17,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 32 19 27,25 222,020 53525

11 768 SEDA ÇAKIR 11E 21 9 18,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 26 12 23,00 209,023 59104

12 737 BATUHAN BÖREK 11E 17 9 14,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 25 11 22,25 207,278 59808

13 778 GONCA DOĞAN 11E 20 11 17,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 26 19 21,25 203,963 60997

14 759 M BEYZA HATAY 11E 21 9 18,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 24 11 21,25 203,738 61069

15 757 EFE ÇİÇEK 11E 15 11 12,25 3 1 2,75 18 12 15,00 185,708 66602

16 775 EYLÜL KOCABIÇKICI 11E 13 5 11,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 16 7 14,25 183,508 67146

17 704 KEREM YALÇINKAYA 11E 10 6 8,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 15 8 13,00 180,155 67930

18 746 KAAN YALÇIN 11E 9 14 5,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 17 20 12,00 177,525 68528

19 728 M ENES GÜNTEKİ 11E 11 10 8,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 15 12 12,00 177,135 68627

20 617 EMİR BATUHA  GEMİCİ 11E 12 14 8,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 4 3,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 6 -1,50 20 42 9,50 169,525 70201

21 771 SONER SAKIZCIOĞLU 11E 9 19 4,25 1 4 0,00 10 23 4,25 154,283 72724

22 738 YİTCAN ÜRKMEZ 11E 5 35 -3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 25 -1,25 5 5 3,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 27 93 3,75 153,763 72807



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 11E

KATILIMLAR
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11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 801 DOLUNAY MENTEŞ 11F 28 10 25,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 20 38,00 253,425 37329

2 699 DEFNE KUŞADALI 11F 25 10 22,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 16 36,00 247,825 40299

3 769 YAPRAK YÜKSEL 11F 23 10 20,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 14 34,50 243,555 42636

4 727 NİSA AKBAŞ 11F 25 15 21,25 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 38 25 31,75 235,123 46988

5 797 AYŞE KESKİNSİN 11F 21 13 17,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 22 31,50 234,803 47166

6 661 ESRA GÖKMEN 11F 26 11 23,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 36 20 31,00 232,598 48331

7 690 MELİSA KELEBEK 11F 22 12 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 36 25 29,75 229,305 49993

8 695 MELİS TUNA 11F 24 14 20,50 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 33 22 27,50 222,385 53338

9 693 SUDE SEZER 11F 17 17 12,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 0 3,00 29 21 23,75 212,068 57923

10 726 EMİRH*  *ŞKUN 11F 17 14 13,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 29 21 23,75 211,970 57961

11 167 EDA KARACA 11F 25 9 22,75 25 9 22,75 207,748 59619

12 741 NİSA GÜREL 11F 22 13 18,75 22 13 18,75 196,188 63663

13 637 IRMAK KURTÇU 11F 22 12 19,00 0 1 -0,25 22 13 18,75 196,155 63678

14 697 DAMLA YAŞAR 11F 18 14 14,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 24 22 18,50 195,975 63734

15 647 ERAY GÜNGÖR 11F 22 14 18,50 22 14 18,50 195,465 63876

16 876 CEREN HALTAN 11F 19 4 18,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 19 9 16,75 190,225 65364

17 756 RUKEN AĞI N 11F 14 16 10,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 17 20 12,00 176,930 68678

18 735 CEREN * SLAN 11F 13 22 7,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 12 0,00 21 43 10,25 171,980 69727

19 813 SUDE CEREN COŞAN 11F 11 21 5,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 18 40 8,00 165,413 70964

20 782 EGEMEN CİNCİ 11F 6 8 4,00 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 11 14 7,50 164,130 71179

21 500 RÜMEYSA BULUT 11F 8 6 6,50 8 6 6,50 160,785 71704

22 666 DENİZ GÜLSEVER 11F 7 13 3,75 7 13 3,75 152,838 72963

23 804 FAZLI BATU USM 11F 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 6 3,50 152,343 73042

24 787 ZEYNEP IŞIK 11F 4 15 0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 7 32 -1,00

25 700 SERVER ENES EROL 11F 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 14 -3,50



11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 11F

KATILIMLAR
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11G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 11G

KATILIMLAR

1 803 BURAK EFE MANAV 11G 26 9 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 42 26 35,50 246,093 41224

2 48 SÜLEYMAN TALHA CİHAN11G 25 3 24,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 34 4 33,00 238,508 45267

3 685 ESRA GIRLANGIÇ 11G 26 9 23,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 5 8 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 28 31,00 232,563 48354

4 739 BEYZANUR YİLDIZ 11G 19 15 15,25 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 31 22 25,50 217,028 55858

5 0 DAMLA BİYAR 11G 25 14 21,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 26 25,50 216,195 56203

6 674 IRMAK BOZKURT 11G 24 11 21,25 5 8 3,00 29 19 24,25 212,473 57739

7 595 ŞEVVAL NİSA KARAMAN11G 22 12 19,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 8 2,00 27 23 21,25 203,705 61077

8 630 AYÇA AYDIN 11G 19 14 15,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 26 23 20,25 201,140 62019

9 815 SEVİLAYERTEK 11G 13 7 11,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 17 19,75 200,153 62347

10 730 KADİR ÇAKMAKTAŞ KÜRT11G 11 7 9,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 18 16 14,00 183,048 67246

11 808 ASEL ÖZTÜRK 11G 6 3 5,25 6 3 5,25 157,173 72263

12 583 TUĞRA ÇİFTÇİ 11G 6 3 5,25 6 3 5,25 157,173 72263

13 786 KAĞAN ÖNER 11G 3 1 2,75 3 1 2,75 149,948 73337

14 597 YAĞMUR HÜNKER 11G 2 0 2,00 2 0 2,00 147,780 73607

15 747 CEREN DALGIÇ 11G 2 1 1,75 2 1 1,75 147,058 73707

16 777 CANSU NEMLİOĞLU 11G 1 0 1,00 1 0 1,00 145,020 73942

17 650 BARKIN AYRAL 11G 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 9 11 6,25

18 633 MERT BALCI 11G 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 9 3,75

19 708 YİĞİT SEVİM 11G 1 0 1,00 1 0 1,00

20 711 AHMET RECEP YARŞİ 11G 0 0 0,00

21 807 AYBERK İÇEN 11G 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 17 -0,25
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 614 BERK ÖRKMEZ 12 25 10 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 9 8 7,00 2 1 1,75 3 4 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 53 37 43,75 271,350 28453

2 543 GÜLCE ŞENSOY 12 20 16 16,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 1 4,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 38 26 31,50 235,140 46984

3 500 ELİF 12 16 11 13,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 26 16 22,00 206,718 60030
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 482 MEHMET ALPDEGER 12A 25 4 24,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 18 0 18,00 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 59 11 56,25 308,745 15509

2 493 İREM KIZIL 12A 29 9 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 4 1 3,75 57 22 51,50 294,183 19725

3 350 OĞUZHAN 12A 20 14 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 22 3 21,25 2 1 1,75 56 23 50,25 291,610 20583

4 499 ALPEREN LİV 12A 29 7 27,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 7 3 6,25 2 0 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 55 23 49,25 287,333 22012

5 464 SERRA EROL 12A 25 8 23,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 11 2 10,50 4 0 4,00 51 14 47,50 282,460 23823

6 461 MEHMET ESAT ALAMUR12A 27 11 24,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 9 0 9,00 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 52 19 47,25 281,693 24116

7 514 HAZAL NAZ BOZOK 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 2 4 1,00 52 26 45,50 275,733 26532

8 385 UMUT BOZKAN 12A 29 8 27,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 9 3 8,25 2 0 2,00 2 4 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 53 33 44,75 273,735 27376

9 502 BERİVAN YATMAN 12A 27 5 25,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 10 1 9,75 45 9 42,75 267,758 30155

10 377 BENGÜ IŞIK 12A 26 5 24,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 9 1 8,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 42 18 37,50 252,013 38020

11 387 KAAN DAĞDEVİREN 12A 28 7 26,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 3 6,25 43 22 37,50 251,838 38114

12 384 ECENUR UZUNCAOĞLU 12A 27 10 24,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 41 23 35,25 245,190 41748

13 585 EDA ARSLAN 12A 25 11 22,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 40 22 34,50 243,398 42706

14 0 ARDA EMİR ULUTAŞ 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 39 18 34,50 242,680 43084

15 496 MEHMET ÇETİN 12A 29 8 27,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 38 20 33,00 238,150 45425

16 370 FURKAN DERTOP 12A 19 17 14,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 5 0,75 3 3 2,25 39 28 32,00 236,843 46094

17 432 CEM DENLİ 12A 28 9 25,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 37 21 31,75 234,538 47298

18 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 17 21 11,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 38 36 29,00 228,273 50481

19 360 AYŞE NUR ENGİN 12A 26 12 23,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 36 28 29,00 226,500 51292

20 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 22 11 19,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 34 22 28,50 225,568 51768

21 428 FURKAN KIR 12A 19 16 15,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 2 3 1,25 37 37 27,75 224,015 52557

22 355 NİLAY AVCIOĞLU 12A 9 7 7,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 10 1 9,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 25 20 20,00 201,438 61905

23 364 SERRA SERT 12A 17 12 14,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 24 24 18,00 194,530 64141

24 625 ZEHRA AZRA YAŞAR 12A 11 10 8,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 18 24 12,00 177,125 68632

25 607 SELİM KOŞAR 12A 12 6 10,50 12 6 10,50 172,345 69653



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 12A

KATILIMLAR
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 374 EBRU KAPLAN 12B 31 8 29,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 1 6,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 4 0,00 59 25 52,75 297,705 18647

2 483 SU NAZ TAŞKIN 12B 28 9 25,75 2 0 2,00 1 3 0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 7 1 6,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 51 18 46,50 279,273 25092

3 465 BURÇİN KORKUT 12B 33 6 31,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 50 21 44,75 273,020 27727

4 568 ADA ATEŞOĞLU 12B 25 11 22,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 3 3,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 47 26 40,50 261,608 33092

5 390 HA A  ERSÜREN 12B 17 7 15,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 2 4,50 3 3 2,25 3 4 2,00 3 3 2,25 41 22 35,50 247,488 40497

6 397 EFE GÜRBÜZ 12B 31 8 29,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 41 30 33,50 239,370 44822

7 401 TUANA AYAZ 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 39 33 30,75 232,238 48513

8 425 IRMAK DİNÇ 12B 21 12 18,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 32 15 28,25 224,975 52075

9 518 İREM CEYLİN DEMİR 12B 22 8 20,00 1 1 0,75 1 0 1,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 32 18 27,50 222,500 53281

10 498 BEYZA DİK 12B 23 9 20,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 32 21 26,75 220,048 54456

11 623 DİDEM SU POLAT 12B 21 10 18,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 28 15 24,25 212,830 57603

12 509 ENES ÖÇAL 12B 6 6 4,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 6 1 5,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 24 19 19,25 199,600 62530

13 574 ASLI ÖZTÜRK 12B 17 16 13,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 26 28 19,00 197,650 63200

14 0 EMİRHAN TEKE 12B 21 16 17,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 30 48 18,00 194,130 64264

15 479 NEHİR GÜNEŞ 12B 20 9 17,75 0 1 -0,25 20 10 17,50 192,543 64739

16 529 BATURALP DÜĞER 12B 8 5 6,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 16 17 11,75 176,618 68748

17 560 EREN KARAHAN 12B 3 0 3,00 7 3 6,25 1 0 1,00 11 3 10,25 172,605 69607

18 552 ECESU ZENGİN 12B 5 6 3,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 11 16 7,00 162,645 71419

19 516 KAAN UYSAL 12B 8 9 5,75 0 1 -0,25 8 10 5,50 158,600 72065

20 420 ESAT GÜMÜŞTEN 12B 6 26 -0,50 6 26 -0,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 606 ŞİFA YILMAZ 12C 31 7 29,25 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 11 2 10,50 4 0 4,00 58 12 55,00 304,298 16749

2 532 SILA DİRGENALİ 12C 32 6 30,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 55 21 49,75 288,350 21658

3 549 İREM MARANGOZ 12C 28 10 25,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 9 4 8,00 3 2 2,50 3 4 2,00 2 3 1,25 53 32 45,00 274,815 26912

4 608 ÇİĞDEM TOSUN 12C 27 9 24,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 48 23 42,25 266,568 30698

5 427 UMUT KAYRA SEVİM 12C 29 6 27,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 2 3,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 46 20 41,00 262,305 32741

6 551 EMİR KABİL TEKİN 12C 24 9 21,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 12 1 11,75 44 14 40,50 261,483 33146

7 554 METE NACİ İLHAN 12C 24 10 21,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 10 1 9,75 42 14 38,50 255,475 36222

8 605 CEREN EKAL 12C 24 15 20,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 8 3 7,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 45 40 35,00 245,128 41785

9 421 MELDAĞ AKAN 12C 24 10 21,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 7 1 6,75 2 3 1,25 2 5 0,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 42 32 34,00 241,865 43534

10 481 MUHAMMET BAY *M 12C 23 9 20,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 39 26 32,50 237,533 45738

11 610 EYLÜL KARABULUT 12C 18 10 15,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 32 26 25,50 217,085 55837

12 373 AHMET BARLAS CEYLAN12C 16 8 14,00 3 1 2,75 1 0 1,00 7 1 6,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 31 24 25,00 215,650 56450

13 366 AY TĞ ÜSTÜN 12C 18 9 15,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 6 1 5,75 26 14 22,50 207,903 59555

14 0 GÜL YÜCEL 12C 8 10 5,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 16 29 8,75 167,640 70561

15 545 SUDENAZ GEÇENE 12C 2 0 2,00 3 1 2,75 5 1 4,75 156,085 72463

16 575 ALİ İHSANANIL 12C 0 0 0,00
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 525 SUDE YÜCEL 12D 29 9 26,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 7 0 7,00 1 0 1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 52 16 48,00 283,553 23375

2 354 SILA ÖZCAN 12D 9 5 7,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 16 14 12,50 178,803 68233
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 411 SUDENAZ GÖKMEN 12E 30 8 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 7 0 7,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 52 14 48,50 284,880 22903

2 558 ZEYNEP NACİYE DAĞLAR12E 30 8 28,00 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 47 12 44,00 271,240 28517

3 451 ELİF TUNCAR 12E 30 10 27,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 46 14 42,50 266,775 30607

4 402 GİZEM ÖZGÜN 12E 29 11 26,25 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 44 14 40,50 260,898 33434

5 431 BEYZA KUŞLAROĞLU 12E 24 12 21,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 42 18 37,50 252,600 37733

6 423 OZAN KÜPEL İ 12E 27 8 25,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 41 15 37,25 251,245 38436

7 389 BERAAT BATIR 12E 30 10 27,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 43 24 37,00 250,155 39055

8 497 ARDA KIZIL 12E 25 15 21,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 38 22 32,50 237,388 45801

9 230 AKIN ÇALIŞKAN 12E 24 13 20,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 37 19 32,25 236,698 46155

10 553 ZORBEY PEKDEMİR 12E 22 11 19,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 17 27,75 223,293 52890

11 486 MERİÇ SÜPÜRGECİ 12E 24 11 21,25 5 2 4,50 29 13 25,75 217,003 55870

12 347 YİĞİT AYTEN 12E 21 19 16,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 30 25 23,75 211,613 58101

13 340 SUDE PALA 12E 23 13 19,75 23 13 19,75 199,078 62710

14 487 ELİF CAN 12E 8 7 6,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 17 8 15,00 186,488 66401

15 419 MERVE SEVER 12E 0 0 0,00
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 457 ELİF KIZGIN 12F 31 7 29,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 54 17 49,75 288,423 21628

2 619 MİNE AYHAN 12F 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 52 14 48,50 284,760 22941

3 596 EFE KURTÇU 12F 30 9 27,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 51 12 48,00 283,353 23447

4 530 BERİL AKKAYA 12F 31 9 28,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 18 46,50 278,713 25328

5 648 HAYRUNİSA KUŞLAROĞLU12F 27 6 25,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 9 3 8,25 48 12 45,00 274,585 27011

6 501 EYLÜL POTUR 12F 27 9 24,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 6 0 6,00 46 12 43,00 268,643 29726

7 536 SUDENUR BERBER 12F 29 9 26,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 46 12 43,00 268,383 29844

8 540 SURA KARABAŞ 12F 29 8 27,00 1 1 0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 47 18 42,50 266,860 30580

9 391 CEREN HANÇER 12F 28 12 25,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 44 23 38,25 254,275 36867

10 504 AZRA ÇINAR 12F 28 6 26,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 41 11 38,25 254,070 36978

11 430 NEHİR TÜRK 12F 28 9 25,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 41 18 36,50 248,863 39731

12 358 ZEYNEP KEDEK 12F 24 12 21,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 40 18 35,50 246,480 41025

13 424 MELEK CEYDA ÖZMEN 12F 25 8 23,00 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 0 2,00 38 11 35,25 245,465 41589

14 413 ZEYNEP BEYZA AYDIN 12F 22 10 19,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 38 13 34,75 244,400 42198

15 222 EYLÜL CENGİZ 12F 29 8 27,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 20 34,00 241,150 43896

16 0 ELİF KADI 12F 27 6 25,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 38 17 33,75 240,600 44190

17 362 ALEYNA ÖZDİLEK 12F 27 9 24,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 37 14 33,50 239,953 44548

18 400 ILGIN SEZER 12F 28 6 26,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 34 14 30,50 230,655 49283

19 812 SÜMEYYE KINA 12F 22 18 17,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 35 38 25,50 216,765 55974

20 485 SAFA YILMAZ 12F 19 11 16,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 24 22,00 206,358 60154

21 410 BURAK ÖZKAN 12F 13 8 11,00 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 25 15 21,25 204,735 60740

22 480 OĞUZHAN YILDIRIM 12F 4 17 -0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 10 28 3,00 151,133 73193



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 12F

KATILIMLAR
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12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 613 SEMİHA COŞKUNER 12G 35 4 34,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 16 0 16,00 1 0 1,00 68 7 66,25 337,655 9039

2 603 EMİR AHMET BARIN 12G 32 5 30,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 50 11 47,25 280,688 24526

3 615 BEYZANUR AKALAN 12G 30 6 28,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 6 1 5,75 48 8 46,00 277,215 25894

4 522 EMİR YILMAZ 12G 32 7 30,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 48 11 45,25 274,723 26947

5 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 27 10 24,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 7 0 7,00 48 14 44,50 273,205 27628

6 456 YAVUZ BURAK  İLHAN 12G 31 7 29,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 18 43,50 269,608 29287

7 573 BİRKAN ÇUBUK 12G 27 11 24,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 17 41,75 264,953 31499

8 170 İBRAHİM EFE GÜNAY 12G 29 7 27,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 1 0,75 45 17 40,75 261,563 33107

9 515 EBRAR DALKIRAN 12G 29 6 27,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 5 1 4,75 1 0 1,00 43 11 40,25 259,980 33868

10 586 MELİN GÜRAY 12G 29 8 27,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 44 17 39,75 258,535 34603

11 171 AYŞENUR SEVER 12G 25 11 22,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 3 2,25 2 1 1,75 44 18 39,50 258,468 34653

12 691 BEYZA ADAŞ 12G 25 9 22,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 44 18 39,50 258,323 34722

13 470 IRMAK GİR 12G 27 11 24,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 45 22 39,50 258,148 34813

14 466 HAKAN ÇİMENDERE 12G 27 8 25,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 43 18 38,50 255,030 36452

15 380 DAMLA EREL 12G 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 43 22 37,50 251,828 38126

16 616 YAĞMUR KORKMAZ 12G 25 12 22,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 39 18 34,50 243,330 42756

17 417 YAĞMUR YÜCEKAYA 12G 28 10 25,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 40 22 34,50 242,895 42991

18 327 BEDİRHAN AYDAR 12G 25 8 23,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 37 12 34,00 241,690 43627

19 334 ZEHRA DEMİR 12G 26 2 25,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 36 10 33,50 239,855 44590

20 0 FATMA NUR İRFAN 12G 23 10 20,50 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 18 31,50 234,445 47359

21 159 UMUT ENES ÇELİK 12G 23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 36 23 30,25 230,885 49166

22 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 22 13 18,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 33 21 27,75 223,368 52852

23 371 DOĞA SEVER 12G 24 14 20,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 34 30 26,50 219,365 54772

24 601 İLAYDA AKSU 12G 10 1 9,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 0 3,00 4 3 3,25 2 1 1,75 28 9 25,75 218,498 55178

25 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 21 11 18,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 31 20 26,00 218,138 55337

26 559 ZEHRA ÖNER 12G 19 16 15,00 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 29 26 22,50 207,990 59519

27 449 BURAK BALAB 12G 13 9 10,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 20 15 16,25 189,678 65518



12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 12G

KATILIMLAR
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12H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 322 830 2073 76986

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9110,87 20,20 2,25 1,73 1,82 1,65 1,91 1,17 3,20 0,96 2,96 3,32 0,73 3,14 0,01 0,01 0,01 7,08 2,66 6,41 0,99 0,49 0,87 1,36 1,52 0,98 1,11 1,64 0,70 0,76 1,46 0,40 44,6423,98 38,66 251,960

Okul Ortalaması 18,41 9,67 15,99 1,72 1,61 1,32 1,07 1,57 0,67 2,08 0,91 1,85 2,20 0,60 2,05 0,05 0,04 0,04 2,39 1,64 1,98 0,19 0,26 0,13 0,39 0,91 0,17 0,23 0,82 0,03 0,26 0,77 0,07 28,9918,80 24,30 202,640

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 472 SUDENAZ DEMİR 12H 33 7 31,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 53 14 49,50 287,398 21987

2 422 TUANA ORHAN 12H 36 3 35,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 1 0,75 49 6 47,50 280,868 24454

3 594 YUNUS EMRE YAZ 12H 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 49 14 45,50 275,510 26611

4 582 IRMAK PEKER 12H 32 5 30,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 46 8 44,00 270,883 28693

5 490 IRMAK NİŞANCI 12H 30 8 28,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 44 14 40,50 260,660 33557

6 508 KÜBRA KUDUZCU 12H 31 7 29,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 43 11 40,25 259,753 33980

7 415 AYŞE BALPINAR 12H 26 14 22,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 20 39,00 256,835 35499

8 503 EYLÜL ÖZTÜRK 12H 25 14 21,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 43 21 37,75 253,200 37435

9 609 BEREN SU ÇALIŞKA N 12H 26 10 23,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 42 17 37,75 252,950 37548

10 353 NEHİRCEREN GÖLBAŞ 12H 26 13 22,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 42 24 36,00 247,763 40329

11 517 AYDAN DÜVENCİ 12H 23 13 19,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 39 21 33,75 241,358 43775

12 438 İREM İREM 12H 27 11 24,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 2 0 2,00 35 12 32,00 235,488 46789

13 405 MERVE ERGİN 12H 29 10 26,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 35 16 31,00 232,175 48552

14 444 BEREN KAVAK 12H 24 16 20,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 37 30 29,50 228,450 50394

15 351 SUDEGÜL RAYGI 12H 20 8 18,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 31 10 28,50 225,730 51675

16 576 EMİR TUĞRA ÖZDEMİR 12H 19 18 14,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 35 28 28,00 224,725 52194

17 462 HÜSEYİN UMUT POLAT 12H 20 16 16,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 26 25,50 216,950 55905

18 539 İSMAİL KAĞAN YALÇIN 12H 20 16 16,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 25 24,75 214,665 56860

19 475 BERK BALBAY 12H 21 19 16,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 28 30 20,50 201,798 61764
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HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ
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120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
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Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 299 792 2006 74699 % 97,03
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Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
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Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
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Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0
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Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
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Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
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Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
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Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

168,383 91,46
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

    -  436
BARTU ÖZEL 120 14 21 85 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 256 730 1864 70415 % 91,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 11 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız  cB    c eEeeee bBbbb                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız   c Be  C  A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız b EC     CE ac   E  A E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız bc   d  bb C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

167,288 91,72
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

    -  800
FRESHTA FARİD 120 15 25 80 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 259 733 1872 70614 % 91,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 25 0 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız baecbCCbcDbAdDCEbBedAbaeEdceBbEbcCeBDbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

147,780 95,61
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

    -  0
İ 120 4 8 108 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 286 775 1977 73607 % 95,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız cee Aa  d E Bc dD b                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

188,100 85,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

    -  0
SUDE NAZ TEKİN 120 19 12 89 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 225 690 1706 65967 % 85,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız  AaBCAc CbcECBaBCcDAbCCbBABAE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız      c      a  d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız b                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 0 57

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

228,910 65,19
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

  A  -  328
İMDAT SÜHA YILDIZ 120 35 22 63 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 130 555 1154 50185 % 65,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aA BCA   D  Ca dbEDc CCadABAdDaCeEBAbBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız bCB  e   CecAb AEDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız EC  C   E  C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız      a  eD  d e bC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

215,195 73,59
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11  -  667
GÜNCE BURMABIYIK 120 30 20 70 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 170 620 1372 56654 % 73,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AaB AC  c aA  CbDdCCA bCEAdAcDEDEC   daB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız   eBB D    A  C    E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D de  C                    B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız  dceea    a     A c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

219,543 71,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  689
ALPEREN GÜNER 120 33 26 61 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 156 601 1304 54687 % 71,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB AC    EcBeCdDdCCc   EAeAaDEDECdBDd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CbcBdcDed      bBACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız   EC    dCE                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız d  a    ecad cb b  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

219,035 71,35
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  622
AMİRA ALBALDAVİ 120 36 39 45 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 158 603 1309 54927 % 71,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAbeCAc acAEaBadC DAbCCDBABAaD e EB Cd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız ceBcBcdDEdCaAbb     a DA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E ecd          b               bDd  b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız ddEd b bdDbaC   bbEB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT TG

158,350 93,64
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  683
BARAN AKARSU 120 13 30 77 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 271 752 1919 72090 % 93,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 20 13 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız bbc A aDdDd e babc ddbcC Aa  bcDb Aa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CcAdBccc  aA DCeeb c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 2 29

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

156,418 94,06
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  761
BERKAY ŞİRİNSU 120 7 8 105 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 274 757 1933 72411 % 94,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız bAbBCAB b  cCdadC                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız d                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

215,805 73,23
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  783
DERYA DERDİYOK 120 36 43 41 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56375.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 167 616 1362 56375 % 73,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB ACdbc ccBabcDBCCA DCEAdABD D C BbdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız eccBBdDcdEaAbbC     DA  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız ecE   d      b                bD  db    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız ddcdad dDbbC abdcEBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT TG

238,338 58,90
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  718
EDANUR TİTİZ 120 36 13 71 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 100 505 1005 45345 % 58,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBaAC Dc     CdDBCCAaaCEAeABedDEC  D Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız  ac   D   BAEbCbBA E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D EC C    E      E                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

198,293 81,81
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  0
EGE DUYGU 120 22 12 86 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 205 666 1595 62985 % 81,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAdBCAc CcbE   Bd D   C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aeBeBb DEC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E D     E                B        E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız e E  aE  c          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 0 14

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

227,173 66,21
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  68
EGEMEN YILDIZ 120 33 15 72 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 133 564 1183 50971 % 66,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAc dDA CBbdCcDAECCaBABAEDdCDEBA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız a d BAaD bC       e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız Ebe C  C                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız      a              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

241,948 56,49
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  773
ELİF AKKOYUN 120 39 20 61 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 88 479 941 43491 % 56,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız bA BCAB  Db CB BCcDAbCbbBABAEDcCDdBcbBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız a BbB  D  CBA D bDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E       E   b   EA                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız d  c  Eb   c    Ca  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

170,900 90,85
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  811
ELİFNUR DARI 120 12 8 100 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 254 727 1849 69944 % 90,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA abA     cbBedC D c CcBABAE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 0 43

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

236,460 60,14
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  755
ELİFNUR KURCAK 120 38 23 59 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 109 521 1039 46301 % 60,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AaBbAC cB EABbb D CCA cCaABAeDbDECABDCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız       D   eA  CD A b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D Ee  C  C       E         B  e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız  e eeEe e  d a B  ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

234,375 61,57
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  809
EMİRHAN HALET 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 117 533 1073 47401 % 61,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aAdBCAc    EC  BCcDdECCaBABAEDECDaBAaaDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız   B  ceDddCaAcDAEDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız Ea                  a     A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız   E   EabDcae   dd d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

173,665 90,14
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  760
EREN ALTINKAYNAK 120 20 37 63 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 250 720 1832 69392 % 90,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 20 9 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBbACaccb ABe bc  CdbbaEbcceaa d dB C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız a d b C   E a c b eEA  C A B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız   B ecC b   bc ebada

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 4 14

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

163,895 92,51
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  733
İSA KOCATAŞ 120 8 3 109 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 263 741 1891 71218 % 92,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız cCBeB  D       A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız                  b  EA    A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

190,858 84,66
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  774
MUHAMMED EMİN AKÇA 120 23 26 71 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 221 685 1683 65177 % 84,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 15 14 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAa Cec     bd dCEc cCabeAaAE cCD   dd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız bCdcBecD  C AacAE a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız EC  C   E  C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız        a    d  b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

181,565 87,81
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  631
MUSTAFA YILMAZ 120 20 26 74 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 239 707 1778 67603 % 87,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB ed c DEcBaCdDdCC           DEd    dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız   bBa cAC      ecAbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız eed       b   c  E                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız beBd      E ee      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

198,240 81,84
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  656
NEHİR AZRA İŞCAN 120 25 23 72 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63008.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 206 667 1598 63008 % 81,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız A BcACCc DE Bb EbBaCdbDC ABAcD  ce      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız bb      d     C      cEB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız a ECae    E              A d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız c B c     ba   a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

236,688 59,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  752
NURAY ÖNE R 120 37 19 64 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 107 518 1032 46162 % 59,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AaBaAC bB EAaeCcDB CAbDaEeaAcDEDEdABbCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CacB      BAbDCDBA E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız            D            c        a   C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız              a      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

224,358 68,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  645
SEMİH YAVUZ 120 30 7 83 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 142 578 1232 52374 % 68,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAB dD  CBb C DAECCaBAaAEDdCDEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız ECa C   E      a AE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

209,390 76,58
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  649
SENA EREN 120 27 16 77 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 181 636 1448 58958 % 76,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB AC c  EcBeCdDdCCc        DEDECdBDd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız  abB       AEc D A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız   ECe     E              c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız d  a            b  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 0 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

245,170 54,24
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  707
ŞERİFE NUR YAĞIZ 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41759.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 79 464 881 41759 % 54,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aAaBCAc  b ECe BCcDAbCaDaAceEDEdDEBACB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aC cd     CBAbDAEDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız ECa b    D      E         e           BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız d E   Ea    d  db  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT TG

222,938 68,91
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  788
YAĞMUR AKYILDIZ 120 30 10 80 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53052.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 148 585 1254 53052 % 68,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAc     C  dCdDA CCacA AEDECed    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız a      D  CBAEcAED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız ECe     E       E                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

254,100 48,01
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  714
YİĞİT YEŞİLOVA 120 41 11 68 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 59 417 743 36959 % 48,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB AC Da   BabcDBCCA DCEABAeDEDEeABDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız aD  B cd cBAEDCDBA E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız           E                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız              a B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

223,888 68,35
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  722
ZEYNEP ARSLAN 120 32 16 72 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 145 582 1245 52618 % 68,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAEeCAc d AECBb CcD    DdABA DECDEB   Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız a  AB     C AE      Ccb B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız EC    e E                 c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız a d            b b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 0 71

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

195,315 83,04
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  0
ZEYNEP KARADAĞ 120 24 23 73 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 215 678 1638 63928 % 83,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız Aa cACCc  E Bb EbBC   DCEABAcD  ce      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız e eB a  d     C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız bbECae    E  E e                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız c B       baccbB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 3 29

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

207,310 77,67
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  646
ALMİLA NAZ TEKECİ 120 25 11 84 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 187 646 1488 59794 % 77,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız        DB E  aC Dd  c   EAB BedDEC BDCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız    a    d cA cCDBACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D E                                 a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 0 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

167,258 91,75
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  654
AMİNE KAMBUR 120 14 21 85 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 260 734 1875 70636 % 91,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBaACd B b aD      AE              De  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız   eBc cA                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız bcE    a      cd           e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız d c  a   bbd  b A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

226,278 66,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  684
ARDA BAYRAM 120 35 25 60 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 135 568 1193 51404 % 66,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AcB AC  c EABaadDdCCAbaCEAeABDbDECbBDdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CaeBc Dbd B E CDBAbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız    a      E   b    d   d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız   B   a      e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

236,265 60,27
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  754
AZRA NAZ AKSAKAL 120 36 15 69 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 110 522 1043 46402 % 60,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAaBCAd dDeECBDcCcDAECCcdAcAEDECDcBACcDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız        D  CBAEcAbDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız   b                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  794
BUZUL AY KAYN 120 0 1 119 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız e                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

180,560 88,10
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  672
DAMLA KONDAL 120 17 15 88 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 241 709 1783 67827 % 88,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAaBCAc   cEeB dCED  C    aA   C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız        c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E bc               dEc                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız    c   b  b   BAb   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 1 29

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

206,980 77,84
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  715
EFE ARDA KASIM 120 28 23 69 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 189 648 1494 59929 % 77,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız  DBaACbbBbb BDCcDBCC bDbEABAa dDdC cDdbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız   e B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız a ECc C                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız cABbac    bC     b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

232,598 62,78
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  705
EFE ÇAVDAR 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48331.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 120 541 1101 48331 % 62,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB ACCbc EcBbCcDBCCA aCEAeABDbDECbBDdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CaeBc Dbd BAEbCD c E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız           E        d   d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

181,923 87,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  762
EGEMEN KARA 120 19 21 80 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 237 704 1769 67507 % 87,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB ACCbdcbAee             ABDbDECbBDdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CaedBaDcba               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız                               ce      C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız d                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 0 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

145,020 96,05
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  698
EMREHAN YALDIZ 120 1 0 119 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73942.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 290 779 1987 73942 % 96,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  640
ENES ARDA DUMAN 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

202,220 80,04
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  776
ENES CANDEMİR 120 28 30 62 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 196 657 1556 61621 % 80,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız Dc edAc    EdBDddcD bCbDBAaAEDdCDdc bBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız a Be      CeA  AbDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız ECe C c                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız bdcBbac     C   bb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

248,218 52,09
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  763
ESMA DURGUT 120 42 23 55 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 71 448 835 40102 % 52,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAc CDAECBeBCcDAECCDBABAaDEbDb ba Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız eCBec  D  CBAEcAEDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız cC c    E  C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız d a ecdc  b     dC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

254,993 47,38
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  712
EZGİ ALA ĞLU 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 57 414 736 36478 % 47,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAB dDAECa BCcD ECCDdcBAEDECDE    DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız DCBeBc    CBAEbAEDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız C  B a ab  adDd bbEc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

181,105 87,93
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  668
GÖKAY GÜVEN 120 17 15 88 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 240 708 1781 67695 % 87,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız cAdBCAc   AEacadCdDA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız DCeeBbdDcd     AEDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

140,030 96,64
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  814
GÖRKEM ÖZKAN 120 6 27 87 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 297 790 2004 74396 % 96,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 14 25 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız  bd  a ed bb  Ca  b  c a  ee  b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız b a D e B dDB   d e                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız  ba  cd  a   e    Ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 2 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT TG

144,490 96,18
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  772
İKBAL TOPCU 120 4 13 103 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 292 781 1989 74045 % 96,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız   a  e  c    e   a    c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız    e  a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız a   c     EDa D      a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız     b       D       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

198,015 81,92
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  795
İLAYDA SAĞIK 120 26 28 66 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 207 668 1599 63068 % 81,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız eA BCAd        adcDAcCCcBABc aaCad AbaD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aCBbBbdcEdCebEeAEDBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız   D    a                  d Cc     a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

189,128 85,31
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  744
İREM BADAK 120 21 20 79 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65677.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 224 688 1694 65677 % 85,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aA         aa       bC aaA  EDE DEB  BDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız  e e   D d  dE AEDBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız   D    a                           a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız d EcC  ab c d   b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 0 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

221,070 70,10
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  798
İREM ÇELİK 120 33 24 63 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 154 595 1279 53970 % 70,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AcBaACbec EABaadDdCCAbaCEAeABDbDECbBDdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CaeBc Dbd B   CDBAbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız           E        d   d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

195,483 82,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  659
İREMNUR İSPİR 120 25 27 68 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 213 676 1634 63870 % 82,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız baBbAb  B E BaC  dbCc aCEAdAdDE EC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CaeBc DbdEe  eCDBAdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız                          d  cCa   a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız b             e   ab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

212,075 75,23
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  59
MEHMED E KİREMİTCİ 120 30 24 66 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57920.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 177 629 1413 57920 % 75,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız cA BCAc   AEacadCdDAbCCaeABAEDECDbBbaBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aCceBbdDcd     AEDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız         E           d   d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

160,518 93,22
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  780
NAİL EFE KAYA 120 9 11 100 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 268 747 1906 71765 % 93,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADedAe aa EceaCd                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız             EcC         C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız   b                          C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

150,820 95,13
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  785
ÖZGÜR KILIÇ 120 7 16 97 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 282 768 1963 73233 % 95,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aec        ab       bC a A           BDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız eadc               C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız   D    a   d                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız     e   C   a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 0 29

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

168,260 91,49
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  818
YAĞIZ ERGÜN 120 12 12 96 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 257 731 1865 70434 % 91,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAaBCAc                  AaA    Dd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aCBedccDab               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız                           A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız   d                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 1 14

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

149,948 95,26
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  660
YUSUF DELEN 120 5 9 106 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 283 769 1964 73337 % 95,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAdeeAa bacECaa                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

187,475 85,92
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  0
ARZU YAZEL 120 18 9 93 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66146.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 226 691 1713 66146 % 85,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız A   ACC Ba    CcDdCC E C   A    E  BDCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız        dD ad a  c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 0 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

177,208 89,11
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  635
BEYZA GÜMÜŞ 120 18 24 78 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 245 714 1801 68605 % 89,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız     cd                  EAc  DEDdCbBDaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız  DcBB ccd aAbaCDBAdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 9 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız d adad   cb   b d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 1 29

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  571
BUĞRA EMİR ENGİN 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  745
CAN BULUT URAL 120 5 24 91 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 24 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız adc  A bee d a BCceA bba  edda  ccBeeabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 4 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

224,898 67,68
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  720
CEREN NUR YILMAZ 120 36 31 53 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 140 576 1223 52105 % 67,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAaBCAceCccECBbBCcDAbCbDBceAdDdCDEabCaDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız    Aa  c ddBAEDAEDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız  ea Ce  Ec de    A d   b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız   E   da            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 2 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

142,243 96,45
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  770
DENİZ KOŞAR 120 13 52 55 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 293 786 1998 74253 % 96,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 13 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız cdaBdccbebbddBa                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız cbcAadBaceedcda          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 14 12 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 14 22 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız dCcbaBcdEbcdaCcbce                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız CAcddDccdabdCacAe   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

183,975 87,09
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  740
EFE KARADAĞ 120 17 11 92 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 231 698 1753 67045 % 87,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAB daAcCBb                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız  C   bdD dCBA DAEb a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız                 ba  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

138,930 96,70
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  749
EGE ELİTAŞ 120 15 64 41 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 298 791 2005 74449 % 96,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 24 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız A B cdba  c   ea  d bdbdbAdecaEbdbAcDbbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız  bdecccA   b  a e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 12 13 2,00 % 7

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 14 21 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız ae  c  BBacD b e c a c  bdEB          ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız abdabcdaDdECaadebcda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 6 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 2 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

222,548 69,18
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  679
ESMANUR AYDOĞAN 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 150 589 1263 53257 % 69,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAbeCAde D aCBbdCcDAbCCDdAdAEDECDbBebBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aCecBcdD  CcAEeAEDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  779
EZGİ NUR AKÇALIK 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

182,590 87,47
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  677
FETHİHAN LİMAN 120 16 8 96 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 236 703 1766 67340 % 87,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB ACdaB cABbC DdCCAcaaEA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 1 14

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

160,523 93,22
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  584
İBRAHİM MUTLUER 120 9 11 100 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71764.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 267 746 1905 71764 % 93,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız eA   ecb   ECabe    E    A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız     B aD d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız                                  c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız   E    Ea           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 0 14

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

141,513 96,51
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  805
KARDELENKÖ RÜK 120 22 88 10 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 296 789 2001 74303 % 96,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 29 0 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AbebACbeccEdBc*dbebeAbadcAdecDcabCeBeaCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız dbeeB          accdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 25 0 -1,25 % 0

Geometri 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 6 34 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız acEacdeacabecbeaEaAadbdCecaeeCaccdbDcabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız EbededdCecbeaBdBcceb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 2 4 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

198,970 81,51
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  324
MİRASU YAZIR 120 26 26 68 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 204 665 1592 62755 % 81,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aA BCAc      B BCcDAbCbDBAB ED      aBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız c BeBbaD C BAac          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız abbceB  b  d                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız   cB  Ea       db  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

229,740 64,66
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  765
NAZLI ALAGÖ Z 120 34 16 70 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 128 551 1139 49776 % 64,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBcAC bB E BeCcDdCCAcaaEABABDEDECeBDabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız  abB  D   aAEbCDBA E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

163,360 92,62
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  750
SENA ERGİN 120 16 34 70 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 264 742 1895 71304 % 92,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB  C bB E BabcDBC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 12 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız bcba Babda   b c bd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız e ECa bdBCE  ca                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 0 12 8 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız bd ac b  c bb  dc ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

158,618 93,59
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  791
SÜ MEYYE 120 6 1 113 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 269 749 1915 72048 % 93,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız A B AC Da   B                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

214,015 74,21
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  887
SUDENAZ AYDIN 120 29 17 74 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 173 623 1388 57131 % 74,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAcBCAc dDecCBbdC DAECCbeABAEDcCDE  bBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aCde      C bED          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız d D                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  781
TAHİR YUSUF AYGÜN 120 4 2 114 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız a              AEDBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

151,528 95,01
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  565
YUNUS ERTAŞ 120 24 83 13 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73141.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 280 765 1958 73141 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 29 0 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız bAdcCeBceabbCaDeebcdaabDBceAaacbDEBceacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aCBeBdBadebacdbeaacd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 17 12 -3,25 % 0

Geometri 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Matematik 40 1 26 13 -5,50 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız cb  a edb caaae b   ceDbaa    acedbac de

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız aAaaCDEbacdBeDcbCdEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 7 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 3 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

182,680 87,45
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  580
ARDA ÇELİK 120 18 17 85 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 235 702 1765 67321 % 87,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA    e b  cCBe CbD   Cc  e      E  aBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız bCBe  aD bCcA  AbDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 1 14

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

282,440 30,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  764
ASEL ERDOĞAN 120 51 13 56 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 227 363 23833 % 30,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBdACebB EAB CbDBCCAE CEABABDdDECABDCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız Ca BBdDc cBAE  DBAbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D E   C  CED      Ad                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız           E   b    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

141,675 96,51
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  701
BARIŞ SEVİM 120 12 48 60 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 295 788 2000 74296 % 96,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 30 0 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız cbdabbdcebcAdceEaBbCAaDbEccdebbabCbdDabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 18 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız daeecaebCddAbedaddbc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

181,848 87,71
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  766
BELİNAY BULUT 120 19 21 80 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 238 705 1770 67524 % 87,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız A B AC  c   BadcD CC  abEABA Da     DabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız b d B Dcb edbcCD cd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız  b        b         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 1 29

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

199,643 81,21
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  642
BENAY YILMAZ 120 24 18 78 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 201 662 1583 62517 % 81,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız A  bbC  d E Be cD C  cD EbcAc E EC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CDABB a daBAacCDeAdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız a         b   C     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

145,580 95,98
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  751
BERRAK DURMAZ 120 5 15 100 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 289 778 1985 73892 % 95,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 14 21 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aA e A c b c d B accd a e  b a C E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız          b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 2 14

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

149,225 95,38
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  658
EFE KURT 120 18 62 40 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 285 771 1970 73427 % 95,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 22 10 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız beE*accDabbEdabdCEbAECabedabdc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız abcdaccededBbacAbDeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 24 0 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 24 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız aeDbaceedaBCebabdeacadeECBbadc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 4 14

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 2 4 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

141,963 96,47
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  790
EFTELYA NİL DEMİR 120 4 16 100 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 294 787 1999 74265 % 96,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız a dB daDb                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız bd bad                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız caeb                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız  AcB b              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

194,735 83,25
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  639
ELİF CEYLAN 120 22 16 82 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 216 679 1646 64091 % 83,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız  AdBCAd    ECBacC D ECbadAaAE  eDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız b Be AaD eC A D E dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 3 29

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

231,940 63,21
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  731
ELİF ECE  *ZICI 120 36 21 63 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 125 546 1111 48661 % 63,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB ACbDd dbBaC DcCCAE CEABABDEcEdA DCec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız  DABBdDcdaeb cCDBA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız e b b C  C                        d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

183,800 87,13
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  636
EREN DENİZ ERDĞAN 120 19 19 82 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 232 699 1755 67078 % 87,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız Dc BbAc  b  CBbaCcDAbCCDeAeAb b ed      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız a BeBc D de A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E D                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

215,545 73,38
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  663
EZEL ARAS 120 31 24 65 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 169 618 1369 56491 % 73,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAc   cEbB cddDAcCbbeA AdDaCeEB bBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız DCBbc eDcdCBAaDcE Bb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız       dE        Cb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

185,233 86,67
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  682
İREM PAR AKÇI 120 18 12 90 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 230 696 1744 66723 % 86,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız  a  AC         EDdCC  D EA ABDEDcC  DabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız Cab cdc                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız c             b     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

239,450 58,18
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  802
İREM SU YUMAK 120 42 35 43 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 97 498 988 44790 % 58,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAbBCAcebaAdCBbBCEDAcCCadABdEDECDbBAbBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız DCBcBAaDdbCaAbccEDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız dCe      cBC  B                 b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız e bc aEa       b b c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  702
MELİH YILDIZ 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

195,568 82,94
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  653
MELİKE DOĞAN 120 22 15 83 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 212 675 1632 63851 % 82,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AcB ACbbB   a C DBCC ca  AdABDa c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız C eBB   b aA cCDBA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız               b    b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

212,270 75,11
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  688
MİNA DELFİN YILMAZ 120 32 32 56 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 176 628 1409 57821 % 75,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aAEeCAc dbbcaBadCcDAECCcdABAEDcCbEBc B C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız   ebBA DcdCBAdc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız   D C            A               d a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız dAc ba    c C  beb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

208,495 77,05
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  681
SİMGE AGAVUR 120 27 17 76 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 183 640 1461 59316 % 77,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AaB AC  c EcBeCbDBaCcceCEAdAaDEDE  B eC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız eadBB D   BAEceD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

215,193 73,59
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  634
ŞULE GÜNDOĞAN 120 30 20 70 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 171 621 1373 56657 % 73,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız  AbBCAc    caB BCcDbbCCDBABAbDECDEBebaee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız D e Bc c  CBA cAEDBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız    b   d                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

185,350 86,62
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  628
ZEYNEP SEVİN EL 120 16 4 100 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 229 695 1743 66688 % 86,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAaBCA   DcEbBaBCED ECCD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 0 29

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

193,195 83,83
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  721
ZEYNEP ÜSTÜN 120 22 18 80 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 219 683 1667 64534 % 83,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB  b Dc   B CcDBCC babbABABcbD d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız  acc  D C aA cC BA E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız c   a         b     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

226,128 66,87
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  657
AYŞENUR AKSOY 120 35 25 60 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 136 570 1198 51478 % 66,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBaAC bdeE BDacDdCCbbDCEAcABDEDEd BcCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CaeBc  cb cAEcCDBAbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız  cc       E   b          e B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

207,278 77,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  737
BATUHAN BÖREK 120 25 11 84 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 188 647 1490 59808 % 77,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA  bA   D EaBD CcDA C acABAbD C b  eBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız  CBeB     C A  AED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız        b                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 0 71

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

237,085 59,72
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  713
BEGÜM YEŞİLMEN 120 40 31 49 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 104 513 1024 45978 % 59,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aA BCAdebDcECBaBdcDbbCbDBABAEDECDbBdCaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aCdeBAdDadCaAbeAEDBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız        a          E    E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız e  c D b  b C   C EB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT TG

236,470 60,13
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  734
CANSU BEKTAŞ 120 36 15 69 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 108 520 1038 46289 % 60,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAaeCAc  D ECBDdCdDA CCDaABAEDECDdB aeDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aCBcB a  dCBA    DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız         E              E Be             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

233,288 62,33
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  724
CEREN ÇAVMAK 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 118 538 1091 47983 % 62,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAdD   ECBede DAbCCaBABAEDECDEBAbeDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aeBeBcdDbdCaAEbAEDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız    c dD  a e                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

232,695 62,71
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  725
DUYGU GÜNGÖR 120 35 16 69 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 119 540 1099 48280 % 62,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBaAC DceE BDCdDdCCA  CEAaABDdDEC BDaae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CacBBa  d cA  CDB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız           E           E  e B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

222,020 69,53
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  706
EDA ÇATAK 120 32 19 69 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 153 592 1271 53525 % 69,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAaBCAceCD aCBDBdcbcbCCacAB  DE DdBb aDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız a   Bb D dC AEDAEbBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E       E                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

185,708 86,51
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  757
EFE ÇİÇEK 120 18 12 90 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 228 694 1739 66602 % 86,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAc bD EaBDBdcDA CbadABed         b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız DC bB                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

169,525 91,19
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  617
EMİR BATUHA  GEMİCİ 120 20 42 58 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 255 728 1858 70201 % 91,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 14 14 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBc CeDcecABDC DeC cdaaEbdca           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız   e   b   BdacCeabda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız e EC      ED         bd  b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 2 14 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız bd ae Cab  Cbeacbdea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 3 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

183,508 87,22
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  775
EYLÜL KOCABIÇKICI 120 16 7 97 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67146.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 233 700 1757 67146 % 87,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAdBCAc     bB dC DAEC     d  E     C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız D BAc  c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 0 29

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

203,963 79,23
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  778
GONCA DOĞAN 120 26 19 75 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 193 654 1532 60997 % 79,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAc  DeEbBeBacDecCbaBAdAEDECDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aC e  a  b  A c EDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız     b                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız C    a              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

222,848 68,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  716
HACER NUR HARMANKAYA 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 149 586 1256 53089 % 68,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBaAC DcaEcdbCcDdCCAcDeEABABebDECABDaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CaecBdcA  eAEcC     bbcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız            a           d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 2 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

242,250 56,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  643
İPEK AYTAR 120 38 15 67 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 87 477 934 43328 % 56,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBaACCDc a BbCcDBCCA aCEAdABDdDECbBDCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız  a Be Db   AEDCbBAbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız   E       E                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

177,525 89,01
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  746
KAAN YALÇIN 120 17 20 83 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 244 713 1800 68528 % 89,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 14 17 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aA ebAc  a E eDdbcDAdCbaB  e  d  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız a BAa BDdd B   AEbBa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 2 14

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

180,155 88,24
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  704
KEREM YALÇINKAYA 120 15 8 97 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67930.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 242 710 1789 67930 % 88,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DbacCAc  b ECBeBC D      A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız DC b   D C      b  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 0 14

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

203,738 79,32
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  759
M BEYZA HATAY 120 24 11 85 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 194 655 1535 61069 % 79,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAaBCAa  a EeBadC DA CCDdABAE   DE  aBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız DCBe   c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 0 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

177,135 89,14
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  728
M ENES GÜNTEKİ 120 15 12 93 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 246 715 1804 68627 % 89,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 10 19 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız cDBaAC  c E BeCEDBd b a d  e c    A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CDb   D C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız e                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

224,130 68,19
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  694
MELİS ALTIPARMAK 120 32 16 72 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 143 580 1240 52499 % 68,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AcB AC b    B   DdCC EDCEAd BDEDdCdBDeCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CacBBaDbb  A eC  AaE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız           E              e B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız           E         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

209,023 76,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  768
SEDA ÇAKIR 120 26 12 82 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 182 639 1454 59104 % 76,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBaAC aa E Bae DdCCA DCEAdABDE     DaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CDeBB c d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız                          A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 0 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

240,520 57,45
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  709
ŞEYMA MACIROĞLU 120 41 30 49 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 94 490 971 44230 % 57,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AaBbACbDdeEcBaCcDBCCbEDbEABAaDbDECdBcaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CaeBddDAdaaAEDCDBAdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D EC C      B     e                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız c c      ab   e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

154,283 94,46
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  771
SONER SAKIZCIOĞLU 120 10 23 87 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 276 759 1944 72724 % 94,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 19 12 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB ACbDcec BcacDaebeaadcbeAcc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız a         E    b    e        a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 3 14

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

153,763 94,57
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  738
YİTCAN ÜRKMEZ 120 27 93 0 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 277 760 1947 72807 % 94,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 35 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız ceddacBabedbCeadCbacbeecabccEbdbadebacDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aCBdaecDaeCdAEDbaDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 25 0 -1,25 % 0

Geometri 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Matematik 40 10 30 0 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız dbDeaccadbeacdabEcdbaeebCdAaCdEbDcEBDbee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız bAcdbecdaecBdbdbdeaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 7 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 5 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT TG

234,803 61,27
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  797
AYŞE KESKİNSİN 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 114 529 1065 47166 % 61,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız A   AC ac aeBaCEDdCCAbDCEABABcEDdeeBe Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CaeBBdDAd BAEcCDBAdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D E                      A c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız           b   b     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

171,980 90,57
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  735
CEREN * SLAN 120 21 43 56 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 253 726 1845 69727 % 90,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 22 5 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız bcaBdeBa DecaBceCaacEbCaceBA DEabcBdC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız bd AB ce CdBAced a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 12 15 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 12 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız aCbcdBcbdc baCdb                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 2 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

190,225 84,90
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  876
CEREN HALTAN 120 19 9 92 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 222 686 1686 65364 % 84,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBaACCbB EABeCcDBCCAEDC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız a   cb                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız    bc               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 0 29

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

195,975 82,79
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  697
DAMLA YAŞAR 120 24 22 74 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 211 674 1628 63734 % 82,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız ccEBCAc  cAEaB ddcDc  CDB Bd Dc DaBACcDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız D  cd a    aAEcAEcaC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız             d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

247,825 52,35
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  699
DEFNE KUŞADALI 120 40 16 64 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 72 450 843 40299 % 52,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADe ACbbB E BbCEDBCCA  CEABAeDaDcCcBbCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız C eBBBDcb BAEcCDBA E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız De                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız   B           d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

152,838 94,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  666
DENİZ GÜLSEVER 120 7 13 100 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 278 761 1952 72963 % 94,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 13 20 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız cAcebAc Ca bdeacd  AECbD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 1 14

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

253,425 48,49
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  801
DOLUNAY MENTEŞ 120 43 20 57 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 61 421 753 37329 % 48,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aAbBCAc  bcECBbBCEDAbCCDBABAEDECeEBbCBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aCBeBAdD dCBeEDAEcBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E D                      cA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız        b        b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

207,748 77,44
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  167
EDA KARACA 120 25 9 86 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 186 643 1477 59619 % 77,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAaBCAB    ECBedCbDAdCCDeA AEDdCDEB aBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

164,130 92,46
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  782
EGEMEN CİNCİ 120 11 14 95 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 262 740 1889 71179 % 92,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB AC D a c  a e b d b   a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız Ca B dDbd B  bd B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

211,970 75,29
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  726
EMİRH*  *ŞKUN 120 29 21 70 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 179 631 1416 57961 % 75,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBbAbCDcaEcBaCbDBeCbbedEAeABeE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CceBBaD bcBAEDCDBAaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

195,465 82,97
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  647
ERAY GÜNGÖR 120 22 14 84 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 214 677 1636 63876 % 82,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aAdBCABad  ECB dCEDbECCcBABAE EdDdBcaded

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

232,598 62,78
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  661
ESRA GÖKMEN 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48331.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 120 541 1101 48331 % 62,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBdACC B EcB aEDdCCAbDCEABAaDbDcCbBDaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CbeaBaDc aBAEcCDBAab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

152,343 94,88
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  804
FAZLI BATU USM 120 5 6 109 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 279 762 1953 73042 % 94,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız                    CA            d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız       D CdaAba    a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 1 14

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

196,155 82,71
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  637
IRMAK KURTÇU 120 22 13 85 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 210 673 1620 63678 % 82,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız cA BCAc  bAEaBDdCEDAbCCbdAcAEDaCDE  aeD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız        c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

222,385 69,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  695
MELİS TUNA 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 152 591 1269 53338 % 69,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAc CecEaBedCEDAbCCaBAaAEDcCDbBbCaDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız bC eacaD  CBAEcAbDBa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

229,305 64,94
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  690
MELİSA KELEBEK 120 36 25 59 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 129 554 1150 49993 % 64,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBbAbCDcaEcBaCbDBeCAbDCEAeABeEDcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CacBBaDACcBAbcCDBACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız c cda     bd  e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

235,123 61,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  727
NİSA AKBAŞ 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 113 527 1057 46988 % 61,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aAbBCccabbcECBbBdEDAbCbacABAEDECDEBAdBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız e BeBcaDddCBAEbAbDBa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E e C   E                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

196,188 82,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  741
NİSA GÜREL 120 22 13 85 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 209 672 1619 63663 % 82,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AcB AC bc EABDaEDdCCAbcbEAdAcDEDaC BD ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

176,930 89,21
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  756
RUKEN AĞI N 120 17 20 83 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 248 717 1808 68678 % 89,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADa ACbDdeE d eE ddCA cCEAecaDE ba  e  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız Cac   c        D   E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız           a         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 4 29

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

160,785 93,14
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  500
RÜMEYSA BULUT 120 8 6 106 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 266 745 1903 71704 % 93,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB AeC B  beaaEDd                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  700
SERVER ENES EROL 120 0 14 106 -3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız  b     c  d a     c                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız  b    d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız aa   c   a                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız  e  b      e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

165,413 92,18
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  813
SUDE CEREN COŞAN 120 18 40 62 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 261 739 1884 70964 % 92,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 21 8 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB AC  c c BbC DdC bccCccccdabccCdccb a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız bD c cccacdAabecBA E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D   b  B   ac  b  c   c           c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 4 29

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

212,068 75,24
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  693
SUDE SEZER 120 29 21 70 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 178 630 1414 57923 % 75,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DcaaCcc  D EaaaBC Db CbaaABAEDECDbBdae a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız Deee AaD CC A  AED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız ECD                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

243,555 55,38
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  769
YAPRAK YÜKSEL 120 38 14 68 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 82 470 909 42636 % 55,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA eCAB bb EbBbBC DA CC BA AEDcCDcBcbBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız  CBeB  D bCBAEcAEDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E D                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız    B            d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  787
ZEYNEP IŞIK 120 7 32 81 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 15 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız ad dCAc eDcd a        a    ba b     baDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız  eaecb e b  d c  DBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız   D a a        c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız eec e               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  711
AHMET RECEP YARŞİ 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

157,173 93,87
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  808
ASEL ÖZTÜRK 120 6 3 111 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 272 754 1926 72263 % 93,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aA BCAd    EC b                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  807
AYBERK İÇEN 120 4 17 99 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız cae dC                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız bDedBcDcb e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız bebd                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız a         b         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

201,140 80,56
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  630
AYÇA AYDIN 120 26 23 71 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 199 660 1566 62019 % 80,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız ccc       bEdBbBCcDAECCaddBAEcECDEBbdBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız a BcB dc  CaAcbbEDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  650
BARKIN AYRAL 120 9 11 100 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız baeb                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CaedB DAbcBAEDC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız e d                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

217,028 72,56
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  739
BEYZANUR YİLDIZ 120 31 22 67 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55858.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 162 610 1342 55858 % 72,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAaBbc     d BedCcDddCCDBABAEDcbDEBbdeDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aCBeBeBc dCBAEDAaDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

246,093 53,55
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  803
BURAK EFE MANAV 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 76 457 864 41224 % 53,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBbAC    E dabbDdCCAEDCEABABDEDcCcBDCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CDeBBeDcbEBcEDCDBAaE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız ddc aEb  ba   e eEaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

145,020 96,05
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  777
CANSU NEMLİOĞLU 120 1 0 119 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73942.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 290 779 1987 73942 % 96,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız   E                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

147,058 95,74
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  747
CEREN DALGIÇ 120 2 1 117 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 288 777 1980 73707 % 95,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAd                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

216,195 73,00
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  0
DAMLA BİYAR 120 32 26 62 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 166 615 1357 56203 % 73,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AacEACCDceEbBbCcDdCCAbDdEA ABDEDECbBbeCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CbeBBacc daAEeebB  E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız          c         b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

232,563 62,81
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  685
ESRA GIRLANGIÇ 120 38 28 54 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 122 543 1104 48354 % 62,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aA BCAd C ccCBbcCcDAE CeBABAEDECDEB CBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız DCdc eeD bC Abc      Eaed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E e a a dc CDb  c       aBA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız   a    E            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 3 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

212,473 75,00
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  674
IRMAK BOZKURT 120 29 19 72 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 175 627 1406 57739 % 75,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AaB ACC d ccBbCcDcC AdedEABABDEDEC BDdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız e E a a  Cdc  Db c     a A B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 3 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

183,048 87,35
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  730
KADİR ÇAKMAKTAŞ KÜRT 120 18 16 86 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 234 701 1761 67246 % 87,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADB ACbbc E BD cDda A      A        b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CaeBc   d  A  CbBA E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız                        e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız d             b    a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 0 14

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

149,948 95,26
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  786
KAĞAN ÖNER 120 3 1 116 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 283 769 1964 73337 % 95,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBa                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  633
MERT BALCI 120 6 9 105 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız a                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aCBeab   bCBAdD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız a                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız a                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

200,153 80,98
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  815
SEVİLAYERTEK 120 24 17 79 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 200 661 1577 62347 % 80,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBdA  cc E Bb cDdC A c  A    E     DC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız e eBB b d  AEDCDB  E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız   E       E     d   b      a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız c               b  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 2 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

203,705 79,34
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  595
ŞEVVAL NİSA KARAMAN 120 27 23 70 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61077.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 195 656 1536 61077 % 79,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız beBbeCCbB  cBbCcD CCA bdEABABDaDEC  DCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız   eaB c                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız e E a a  Cdc  Db c     a A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 3 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

238,508 58,80
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  48
SÜLEYMAN TALHA CİHAN 120 34 4 82 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 99 504 999 45267 % 58,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAB    E B d EDA CC BA AEDEbDEBA BDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız    e   D  CBAE AEDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

157,173 93,87
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  583
TUĞRA ÇİFTÇİ 120 6 3 111 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 272 754 1926 72263 % 93,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAaBCAc   cE                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

147,780 95,61
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  597
YAĞMUR HÜNKER 120 2 0 118 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 286 775 1977 73607 % 95,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AD                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

0,000 97,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  708
YİĞİT SEVİM 120 1 0 119 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 299 792 2006 74699 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız D                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

271,350 36,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12  -  614
BERK ÖRKMEZ 120 53 37 30 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 31 299 499 28453 % 36,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aAaBCAc db ECB dC DAbCCbdABAEDECDEB CcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız DCBeccBDbCCaAaaAdDBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E e CBc  DB c a  eac AD eBA    DDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız eAEceaEab c C c dCE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 3 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

206,718 77,98
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12  -  500
ELİF 120 26 16 78 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 190 649 1497 60030 % 77,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADe bC  de  B C  c C EDCbABA DcDECd  ddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CDcB eD b cA  C BA E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız   E   b                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

235,140 61,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12  -  543
GÜLCE ŞENSOY 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46984.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 112 526 1056 46984 % 61,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız Dc BbABabbAcCBbdC DbECCDBABAE  dedBbbcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız   BeB  D bCB  DAE B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız ECDcC      C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız   Ec  Ea eca   AbC a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT TG

287,333 28,59
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  499
ALPEREN LİV 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 203 309 22012 % 28,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADBaACC Bea BDCbDBCCA bCEABAaDEDEC BDaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CceBBBcACE     DBA E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D E      CE cc      A   Dd B  DD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız E BaaadeeEbe BbdA  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

242,680 55,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  0
ARDA EMİR ULUTAŞ 120 39 18 63 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43084.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 86 474 925 43084 % 55,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCABcCccECB dacDAECCDeABAEDECDEB CBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız DeBeBdeDcCCdAaadbDBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

226,500 66,63
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  360
AYŞE NUR ENGİN 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 134 566 1189 51292 % 66,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AcBbACbDB cAB CEDBbCAbDbEAeABDdDdCeBDdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız e  BB D  acAEaCDB  E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız e        aE                   c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 0 9 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız d  e   be b   bc c a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

252,013 49,39
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  377
BENGÜ IŞIK 120 42 18 60 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38020.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 65 431 779 38020 % 49,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAbBCAB        eCbDAECCDeABAEDECDEB CBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız beBeedeDcCCdAaa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız EbD              A  EA ECBA   ED        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız  cc                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

267,758 39,17
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  502
BERİVAN YATMAN 120 45 9 66 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 37 328 549 30155 % 39,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DA BCAB  D cC DBC DAECdDeABAEDECD B bBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız        D bCBAccAEDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız ECDcCBD ED C              A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

234,538 61,44
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  432
CEM DENLİ 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 115 531 1069 47298 % 61,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız DAbBCAdcCccECBad  DAECCDeABAEDECDEB CBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız beBeddeDcCCdAaadbDBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız            C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

245,190 54,23
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  384
ECENUR UZUNCAOĞLU 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 78 463 880 41748 % 54,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AaBbACC a ceB CcDdCCbEDCEABABDdDECcBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız Cb   dDAb BAEeCDBd E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D E      C                 B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız d   a    aad  bcc   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

243,398 55,47
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  585
EDA ARSLAN 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 83 471 911 42706 % 55,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AaBdACdDBab B CEDdCC EeeEABAaDEDEe BDCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız  acBB Deb      DBACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D        C D                   c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız E c ad CDaEa       e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

228,273 65,57
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  388
EFEKARTAL KILINÇ 120 38 36 46 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 132 561 1168 50481 % 65,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 21 2 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız bAcBCAcabDAEdBbcCc  cCdacABbEDceecBAaceC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız aeBbBA Dd CadEDAEDBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız            C   c        b          a  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız  AdBe  a DE C BAbaa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

225,568 67,24
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  404
ELİFSU UĞRAŞ 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 138 573 1209 51768 % 67,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aA eCAB abcECBadCcDAECCDBAdAEDcCDbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız bC eBAd   C  abAEDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız aeD     E  C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız   d  aEdd           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

236,843 59,87
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  370
FURKAN DERTOP 120 39 28 53 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46094.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 105 515 1027 46094 % 59,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aA BCbc   cECBedCcDcECCadccdEDEbbEBbCBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız DCBeBAeD       AEDBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E b C      C   E                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız        dCDcaeecbCbEB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT TG

224,015 68,27
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  428
FURKAN KIR 120 37 37 46 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 144 581 1244 52557 % 68,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız ADa eCdbd  eBb EDdCCAbcCEedABDdDECAaD ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CcecBaccdddAEaCD Ad      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız        BB  D c    e           DD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız EAddaE   caC  dacE C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT TG

275,733 34,46
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  514
HAZAL NAZ BOZOK 120 52 26 42 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 23 266 439 26532 % 34,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevaplarınız AaBbACebBDEABaCcDdCCAEDCEAeABDEDECABDCCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Cevaplarınız CbcBB e b BAEcCDBA b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Cevaplarınız D E D C eC        A A                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Cevaplarınız      a CDadeeabacaBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT TG

294,183 25,62
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  493
İREM KIZIL 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 179 262 19725 % 25,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aAbBCAdaCbAEbBDBC DAECCDeA AEDECDdBACBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız D BcBAdD bCaAEDdEDBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız E D C D    C   E A  E  aCB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız       adCe aeeB CeEB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT TG

251,838 49,51
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  387
KAAN DAĞDEVİREN 120 43 22 55 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38114.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 66 433 781 38114 % 49,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 322 830 2073 76986

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

Cevaplarınız aA BCAccb  ECB BCbDAECCDeABAEDECDEB CBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Cevaplarınız beBeedeDcCCdAaadbDBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Cevaplarınız Ebb C            A   A EdBA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
