
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

1 606 ŞİFA YILMAZ 12C 31 6 29,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 22 3 21,25 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 77 18 72,50 357,445 11007

2 0 YAĞIZ NAZLIGÜL 12C 27 10 24,50 3 0 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 21 8 19,00 6 4 5,00 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 79 35 70,25 351,470 12293

3 556 OSMAN AKIN 12C 27 9 24,75 3 0 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 17 7 15,25 6 3 5,25 3 3 2,25 6 1 5,75 5 0 5,00 75 29 67,75 343,908 13998

4 614 BERK ÖRKMEZ 12A 30 6 28,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 2 10,50 6 3 5,25 3 4 2,00 1 2 0,50 4 2 3,50 71 23 65,25 335,590 16067

5 613 SEMİHA COŞKUNER 12G 36 4 35,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 2 0 2,00 1 0 1,00 68 10 65,50 335,300 16152

6 577 CESUR SARITAŞ 12C 35 5 33,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 11 3 10,25 4 2 3,50 4 3 3,25 4 1 3,75 69 19 64,25 332,068 17047

7 525 SUDE YÜCEL 12D 33 4 32,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 5 0 5,00 2 4 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 69 20 64,00 331,370 17242

8 383 EREN ORHAN 12C 33 7 31,25 3 0 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 13 1 12,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 6 1 5,75 3 2 2,50 68 24 62,00 325,598 18885

9 514 HAZAL NAZ BOZOK 12A 32 8 30,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 12 3 11,25 1 0 1,00 2 2 1,50 5 2 4,50 5 1 4,75 67 21 61,75 325,015 19058

10 0 ÇİĞDEM TOSUN 12C 25 12 22,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 11 5 9,75 4 1 3,75 3 4 2,00 5 1 4,75 6 0 6,00 65 27 58,25 315,565 21955

11 427 UMUT KAYRA SEVİM 12C 20 17 15,75 3 0 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 21 8 19,00 4 5 2,75 3 4 2,00 5 1 4,75 5 1 4,75 68 41 57,75 314,818 22200

12 543 CEYLİN KARACA 12C 31 8 29,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 9 3 8,25 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 0 2,00 62 17 57,75 312,945 22886

13 549 İREM MARANGOZ 12C 30 8 28,00 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 11 6 9,50 2 0 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 4 2 3,50 64 28 57,00 310,830 23647

14 456 YAVUZ BURAK  İLHAN 12G 32 7 30,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 5 5,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 61 17 56,75 309,643 24067

15 476 KÜBRA ÇAKIRLR 12B 32 7 30,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 8 5 6,75 1 5 -0,25 5 1 4,75 5 1 4,75 61 20 56,00 307,558 24858

16 594 YUNUS EMRE YAZ 12H 33 5 31,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 12 5 10,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 61 20 56,00 307,183 24996

17 464 SERRA EROL 12A 25 7 23,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 2 11,50 7 1 6,75 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 60 19 55,25 306,083 25418

18 532 SILA DİRGENALİ 12C 31 8 29,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 4 3,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 1 4,75 61 23 55,25 305,435 25666

19 461 MEHMET ESAT ALAMUR12A 30 6 28,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 1 8,75 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 59 15 55,25 305,360 25701

20 411 SUDENAZ GÖKMEN 12E 34 1 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 2 4,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 58 10 55,50 305,313 25726

21 598 MELİH ER 12D 28 9 25,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 12 2 11,50 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 60 20 55,00 304,993 25863

22 521 AKASYA DEMİR 12F 33 7 31,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 7 9 4,75 3 3 2,25 2 1 1,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 62 27 55,25 304,923 25894

23 603 EMİR AHMET BARI N 12G 29 5 27,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 2 8,50 2 1 1,75 2 0 2,00 58 12 55,00 304,643 25995

24 582 ZEHRA IRMAK PEKER 12H 35 2 34,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 1 1 0,75 57 7 55,25 304,440 26081

25 501 EYLÜL POTUR 12F 34 2 33,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 1 0 1,00 56 4 55,00 303,825 26304

26 526 ECEM YÜCEK 12F 29 10 26,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 9 4 8,00 1 0 1,00 4 3 3,25 2 1 1,75 60 22 54,50 303,345 26508

27 0 EBRU KAPLAN   30 9 27,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 3 9,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 60 22 54,50 303,193 26579

28 596 EFE KURTÇU 12F 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 7 2 6,50 1 0 1,00 57 11 54,25 302,105 27008

29 568 ADA ATEŞOĞLU 12B 30 9 27,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 6 6,50 5 0 5,00 3 3 2,25 2 1 1,75 2 2 1,50 60 24 54,00 301,693 27172
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

30 554 METE NACİ İLHAN 12C 21 8 19,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 16 4 15,00 2 2 1,50 3 3 2,25 5 1 4,75 4 0 4,00 59 24 53,00 300,030 27820

31 515 EBRAR DALKIRAN 12G 30 6 28,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 6 1 5,75 5 0 5,00 56 12 53,00 298,355 28525

32 544 SENA MOŞANDİZ 12F 29 8 27,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 56 13 52,75 297,955 28711

33 493 İREM KIZIL 12A 29 9 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 5 7,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 2 3,50 2 3 1,25 59 26 52,50 297,293 28992

34 551 EMİR KABİL TEKİN 12C 24 9 21,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 14 10 11,50 2 3 1,25 2 4 1,00 4 3 3,25 4 1 3,75 61 39 51,25 294,268 30266

35 482 MEHMET ALPDEĞER 12A 18 8 16,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 15 3 14,25 7 1 6,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 55 16 51,00 294,170 30297

36 727 NİSA AKBAŞ 11F 28 9 25,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 3 9,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 55 16 51,00 292,793 30899

37 579 DENİZ ÇOLAK 12A 30 3 29,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 9 4 8,00 2 1 1,75 6 1 5,75 0 3 -0,75 54 12 51,00 292,488 31030

38 585 EDA ARSLAN 12A 28 5 26,75 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 1 5,75 3 0 3,00 1 5 -0,25 4 0 4,00 2 4 1,00 56 22 50,50 291,223 31569

39 612 SERCAN YÜCEL 12D 29 8 27,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 10 2 9,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 55 19 50,25 290,415 31898

40 0 ŞEVVAL ANIL 12E 32 7 30,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 55 19 50,25 289,853 32135

41 557 EMİR ELİTAŞ 12C 32 3 31,25 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 53 11 50,25 289,783 32169

42 540 SURA KARABAŞ 12F 30 6 28,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 7 0 7,00 1 1 0,75 52 8 50,00 289,325 32366

43 483 SU NAZ TAŞKIN 12B 27 8 25,00 5 0 5,00 9 4 8,00 6 0 6,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 54 17 49,75 289,225 32400

44 0 TUANA ORHAN 12H 34 4 33,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 52 8 50,00 288,790 32585

45 621 FURKAN BERK İLHAN 12G 30 8 28,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 54 17 49,75 288,715 32617

46 472 SUDENAZ DEMİR 12H 30 7 28,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 54 17 49,75 288,643 32640

47 573 BİRKAN ÇUBUK 12G 30 7 28,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 54 17 49,75 288,613 32649

48 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 32 4 31,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 52 9 49,75 288,255 32803

49 410 BURAK ÖZKAN 12F 28 10 25,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 1 4,75 4 3 3,25 2 1 1,75 54 19 49,25 287,620 33078

50 648 HAYRUNİSA KUŞLAROĞLU12F 28 8 26,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 0 8,00 51 11 48,25 284,335 34625

51 543 GÜLCE ŞENSOY 12C 26 12 23,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 9 2 8,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 53 20 48,00 284,160 34714

52 499 ALPEREN LİV 12A 26 10 23,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 3 3,25 4 1 3,75 53 21 47,75 283,530 35044

53 615 BEYZANUR AKALAN 12G 27 7 25,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 8 1 7,75 1 0 1,00 50 9 47,75 282,963 35317

54 385 UMUT BOZKAN 12A 25 10 22,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 11 4 10,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 3 2,25 55 30 47,50 282,785 35408

55 399 GÖKDENİZ OFLUOĞLU 12H 26 14 22,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 14 8 12,00 1 2 0,50 55 30 47,50 282,545 35520

56 802 İREM SU YUMAK 11D 30 10 27,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 7 7 5,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 55 30 47,50 281,965 35788

57 799 ECRİN MUTLUGÜN 11E 26 11 23,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 2 0 2,00 51 16 47,00 281,038 36209

58 420 ESAT GÜMÜŞTEN 12B 23 14 19,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 2 4 1,00 4 2 3,50 4 1 3,75 54 29 46,75 280,980 36242
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

59 601 İLAYDA AKSU 12G 33 5 31,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 1 0 1,00 49 8 47,00 279,853 36799

60 444 BEREN KAVAK 12H 27 13 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 13 2 12,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 54 31 46,25 278,638 37374

61 457 ELİF KIZGIN 12F 31 6 29,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 50 14 46,50 278,595 37393

62 351 SUDEGÜL SAYGI 12H 31 3 30,25 5 0 5,00 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 2 3,50 48 6 46,50 278,498 37441

63 619 MİNE AYHAN 12F 33 6 31,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 52 22 46,50 278,335 37521

64 605 CEREN EKAL 12C 26 12 23,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 3 7,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 52 24 46,00 278,260 37561

65 533 İREM YILDIZ 12D 19 6 17,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 10 2 9,50 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 49 13 45,75 278,150 37627

66 402 GİZEM ÖZGÜN 12E 33 6 31,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 50 15 46,25 277,660 37869

67 643 İPEK AYTAR 11E 27 5 25,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 48 11 45,25 275,308 39066

68 0 NAZ KALYONCU 12E 26 9 23,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 8 4 7,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 51 25 44,75 274,118 39678

69 764 ASEL ERDOĞAN 11D 27 8 25,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 9 3 8,25 48 14 44,50 273,140 40176

70 522 EMİR YILMAZ 12G 28 10 25,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 48 14 44,50 273,075 40219

71 599 IRMAK KÖRP 12C 24 12 21,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 3 7,25 1 2 0,50 3 3 2,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 52 31 44,25 273,075 40219

72 353 NEHİR CEREN GÖLBAŞ 12H 26 13 22,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 49 19 44,25 272,788 40372

73 170 İBRAHİM EFE GÜNAY 12G 32 7 30,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 48 14 44,50 272,528 40490

74 536 ŞUDENUR BERBER 12F 30 5 28,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 0 4,00 6 1 5,75 1 0 1,00 47 11 44,25 271,938 40771

75 463 ELİF KADI 12F 27 10 24,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 9 2 8,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 48 16 44,00 271,845 40811

76 431 BEYZANUR KUŞLAROĞLU12E 29 8 27,00 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 49 20 44,00 271,570 40937

77 361 SEREN DUMLU 12F 26 9 23,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 5 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 49 21 43,75 271,308 41071

78 387 KAAN DAĞDEVİREN 12A 25 9 22,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 9 2 8,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 3 1,25 49 22 43,50 270,603 41438

79 391 CEREN HANÇER 12 26 8 24,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 1 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 47 14 43,50 270,320 41569

80 435 ELİF NİSA BAYRAM 12C 29 5 27,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 7 2 6,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 2 3,50 48 18 43,50 269,943 41788

81 397 EFE GÜRBÜZ 12B 25 12 22,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 4 9,00 3 0 3,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 52 35 43,25 269,795 41871

82 511 AZRA ÇAKIR 12H 30 6 28,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 46 10 43,50 269,745 41899

83 503 EYLÜL ÖZTÜRK 12H 30 6 28,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 4 5,00 1 1 0,75 48 18 43,50 269,695 41930

84 390 HASAN ERSÜREN 12B 21 9 18,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 9 0 9,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 47 17 42,75 268,938 42321

85 703 SUDEM ÖZTEKİN 11E 28 7 26,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 46 12 43,00 268,568 42520

86 777 CANSU NEMLİOĞLU 11G 29 7 27,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 46 12 43,00 268,398 42609

87 591 NİLSU ÖZEREN 12C 28 10 25,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 4 5,00 1 1 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 51 33 42,75 267,950 42851
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

88 773 ELİF AKKOYUN 11A 27 7 25,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 7 4 6,00 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 47 18 42,50 267,278 43235

89 349 SÜEDA ÜNAL 12F 27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 47 18 42,50 267,263 43246

90 0 EMİRKAN KILIÇ 12E 27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 8 1,00 2 0 2,00 48 22 42,50 267,245 43258

91 430 NEHİR TÜRK 12F 29 8 27,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 46 14 42,50 266,940 43414

92 504 AZRA ÇINAR 12F 28 3 27,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 10 42,50 266,838 43476

93 691 BEYZA ADAŞ 12G 26 7 24,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 2 5,50 1 0 1,00 46 15 42,25 266,483 43663

94 371 DOĞA SEVER 12G 24 16 20,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 2 8,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 24 42,00 266,220 43805

95 505 BERKAY YILMAZ 12B 19 18 14,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 17 8 15,00 1 4 0,00 4 2 3,50 2 1 1,75 51 38 41,50 265,655 44090

96 716 HACER NUR HARMANKAYA11E 33 4 32,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 46 15 42,25 265,435 44184

97 688 MİNA DELFİN YILMAZ 11D 24 12 21,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 7 5 5,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 48 26 41,50 264,730 44564

98 413 ZEYNEP BEYZA AYDIN 12F 27 10 24,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 46 19 41,25 263,480 45218

99 0 YİĞİT *SLLANTAŞ 12D 23 11 20,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 1 4,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 45 18 40,50 261,948 46026

100 436 BARTU ÖZEL 12C 3 0 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 4 15,00 2 4 1,00 3 3 2,25 6 1 5,75 5 0 5,00 44 18 39,50 261,810 46097

101 334 ZEHRA DEMİR 12G 26 7 24,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 2 4,50 44 14 40,50 261,158 46452

102 438 İREM İREM 12H 32 5 30,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 43 9 40,75 261,068 46498

103 592 HAKAN ÇELİKER 12B 19 18 14,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 5 0 5,00 15 12 12,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 51 44 40,00 260,995 46533

104 611 FATMA NUR İRFAN 12G 25 9 22,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 6 2 5,50 1 0 1,00 3 0 3,00 44 15 40,25 260,758 46657

105 405 MERVE ERGİN 12H 32 7 30,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 43 10 40,50 260,378 46849

106 368 ŞEYMA OSKAY 12F 28 6 26,50 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 43 11 40,25 260,150 46967

107 424 MELEK CEYDA ÖZMEN 12F 25 7 23,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 3 4,25 43 12 40,00 259,778 47164

108 474 FATİH GÜNDOĞDU 12F 21 7 19,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 13 39,75 259,573 47275

109 470 IRMAK GİR 12G 29 9 26,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 45 20 40,00 259,313 47419

110 527 EYLÜL BAŞKOR 12B 23 15 19,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 6 2 5,50 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 46 26 39,50 259,058 47577

111 609 BEREN SU ÇALIŞKAN 12H 27 9 24,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 44 17 39,75 258,818 47723

112 451 ELİF TUNCAR 12E 28 9 25,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 4 4,00 44 18 39,50 257,943 48218

113 713 BEGÜM YEŞİLMEN 11E 25 13 21,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 46 27 39,25 257,788 48295

114 724 CEREN ÇAVMAK 11E 30 8 28,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 44 18 39,50 257,670 48346

115 707 ŞERİFE NUR YAĞIZ 11A 22 10 19,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 43 18 38,50 255,875 49321

116 586 MELİN GÜRAY 12G 27 10 24,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 44 22 38,50 255,085 49777
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

117 755 ELİFNUR KURCAK 11A 23 9 20,75 0 1 -0,25 11 2 10,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 42 15 38,25 255,078 49786

118 440 EKİN ÇETİNKAYA 12E 24 10 21,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 43 20 38,00 254,235 50226

119 362 ALEYNA ÖZDİLEK 12F 27 2 26,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 40 7 38,25 254,150 50285

120 418 TUANA SUYABATMAZ 12H 28 8 26,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 42 15 38,25 254,125 50302

121 389 BERAAT BATIR 12E 26 13 22,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 43 20 38,00 253,913 50415

122 562 BUSE CIBIRLI 12G 27 3 26,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 40 8 38,00 253,428 50690

123 158 YAĞMUR CAN 12G 25 6 23,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 1 4,75 40 9 37,75 252,950 50979

124 327 BEDİRHAN AYDAR 12G 25 6 23,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 40 10 37,50 252,195 51423

125 331 ESMANUR BEDİRHAN 12H 24 11 21,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 19 37,25 251,763 51653

126 421 MELDAĞ AKAN 12C 23 11 20,25 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 4 2,00 2 4 1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 43 24 37,00 251,358 51880

127 384 ECENUR UZUNCAOĞLU 12A 26 10 23,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 5 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 43 24 37,00 250,855 52153

128 797 AYŞE KESKİNSİN 11F 27 13 23,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 41 16 37,00 250,693 52250

129 455 SUDE GÜRBÜZ 12F 28 9 25,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 3 4,25 41 16 37,00 250,393 52417

130 509 ENES ÖÇAL 12B 19 11 16,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 42 22 36,50 250,248 52498

131 697 DAMLA YAŞAR 11F 26 14 22,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 41 17 36,75 250,100 52576

132 0 CEREN NUR YILMAZ 11C 25 15 21,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 6 3,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 44 30 36,50 249,688 52804

133 588 DENİZ ÇAKAN 12C 16 17 11,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 9 3 8,25 3 2 2,50 5 1 4,75 3 2 2,50 44 32 36,00 249,583 52861

134 490 IRMAK NİŞANCI 12H 25 12 22,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 41 18 36,50 249,450 52932

135 450 ARDA EMİR ULUTAŞ 12A 21 11 18,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 1 5,75 2 1 1,75 41 19 36,25 249,173 53104

136 518 İREM CEYLİN DEMİR 12B 22 10 19,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 3 0,25 42 23 36,25 249,050 53188

137 542 CEYDA ALP 12E 27 8 25,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 41 18 36,50 248,960 53243

138 616 YAĞMUR KORKMAZ 12G 24 5 22,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 39 11 36,25 248,508 53502

139 645 SEMİH YAVUZ 11A 30 6 28,50 8 1 7,75 38 7 36,25 247,770 53923

140 494 ARDAÇAKIR 12 23 14 19,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 6 4 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 42 25 35,75 247,450 54113

141 708 YİĞİT SEVİM 11G 24 9 21,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 39 13 35,75 247,178 54298

142 506 EREN ÖZKOYUNCU 12H 23 16 19,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 6 3 5,25 1 0 1,00 42 26 35,50 246,780 54542

143 617 EMİR BATUHAN GEMİCİ 11E 22 11 19,25 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 40 18 35,50 246,708 54585

144 681 SİMGE AGAVUR 11D 28 4 27,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 39 13 35,75 246,535 54678

145 783 DERYA DERDİYOK 11A 22 12 19,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 6 6 4,50 2 5 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 43 32 35,00 245,470 55264
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

146 644 KIVANÇ ÖZGÜL 12D 17 12 14,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 8 7,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 43 33 34,75 245,305 55363

147 381 METİN CAN AKPUNAR 12B 19 18 14,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 14 7 12,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 34 34,50 244,345 55927

148 564 BEDİRHAN BİLGİ 12D 16 14 12,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 8 7,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 43 35 34,25 244,040 56106

149 222 EYLÜL CENGİZ 12F 21 14 17,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 39 18 34,50 243,995 56135

150 590 YÜKSEL MERT 12H 24 12 21,00 3 2 2,50 3 1 2,75 8 3 7,25 1 1 0,75 39 19 34,25 242,735 56868

151 649 SENA EREN 11A 24 5 22,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 38 15 34,25 242,658 56920

152 401 TUANA AYAZ 12B 22 16 18,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 7 1,25 3 1 2,75 2 4 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 44 40 34,00 242,560 56985

153 360 AYŞE NUR ENGİN 12A 24 12 21,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 40 25 33,75 241,275 57751

154 714 YİĞİT YEŞİLOVA 11A 21 10 18,50 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 37 15 33,25 240,110 58420

155 406 ŞEVVAL KOCAMAN 12C 24 15 20,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 5 8 3,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 43 39 33,25 240,023 58475

156 415 AYŞE BALPINAR 12H 26 12 23,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 39 23 33,25 239,425 58834

157 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 14 20 9,00 4 0 4,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 3 3,25 4 3 3,25 2 3 1,25 42 38 32,50 239,290 58902

158 747 CEREN DALGIÇ 11G 24 11 21,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 37 16 33,00 238,938 59116

159 709 ŞEYMA MACIROĞLU 11E 22 15 18,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 41 33 32,75 238,563 59328

160 502 BERİVAN YATMAN 12A 20 16 16,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 1 4,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 38 22 32,50 238,250 59538

161 887 SUDENAZ AYDIN 11C 22 14 18,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 38 22 32,50 237,885 59736

162 358 ZEYNEP KEDEK 12F 26 10 23,50 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 37 17 32,75 237,850 59762

163 433 AYŞE NAZ GÖKTEPE 12 22 5 20,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 35 10 32,50 237,503 59967

164 689 ALPEREN GÜNER 11A 24 11 21,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 38 23 32,25 236,853 60340

165 790 EFTELYA NİL DEMİR 11D 25 11 22,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 38 23 32,25 236,553 60517

166 495 KAYRA TAN ÇALĞIN 12G 22 17 17,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 40 32 32,00 236,303 60646

167 462 HÜSEYİN UMUT POLAT 12H 22 8 20,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 36 16 32,00 236,020 60830

168 768 SEDA F ÇAKIR 11E 25 12 22,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 36 16 32,00 235,860 60940

169 759 M BEYZA HATAY 11E 25 12 22,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 36 16 32,00 235,860 60940

170 395 ALPER YORULMAZ 12D 15 21 9,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 9 8 7,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 42 43 31,25 235,348 61235

171 529 BATURALP DÜĞER 12B 16 18 11,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 12 11 9,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 40 35 31,25 235,070 61379

172 706 EDA ÇATAK 11E 24 4 23,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 17 31,75 234,925 61462

173 348 Nİ AN URMAHMUTOĞLU12D 22 7 20,25 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 2 3,50 34 10 31,50 234,498 61742

174 417 YAĞMUR YÜCEKAYA 12G 20 16 16,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 24 31,00 233,600 62316
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

175 355 NİLAY AVCIOGLU 12A 19 9 16,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 2 4,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 36 21 30,75 232,758 62784

176 393 EMİRHAN TEKE 12B 21 12 18,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 6 10 3,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 41 41 30,75 232,485 62928

177 651 BERENNUR PEHLİVAN 11E 23 10 20,50 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 35 17 30,75 232,200 63102

178 746 KAAN YALÇIN 11E 21 10 18,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 7 2 6,50 35 19 30,25 230,950 63819

179 769 YAPRAK YÜKSEL 11F 17 15 13,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 20 30,00 230,908 63850

180 481 MUHAMMET BAYRAM 12C 18 13 14,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 3 0,25 5 0 5,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 37 28 30,00 230,823 63895

181 699 DEFNE KUŞADALI 11F 18 14 14,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 20 30,00 230,745 63946

182 166 ÖZGE KURUM 11E 24 12 21,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 35 19 30,25 230,625 64005

183 553 ZORBEY PEKDEMİR 12E 25 12 22,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 19 30,25 230,475 64093

184 775 EYLÜL KOCABIÇKICI 11E 24 9 21,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 5 3 4,25 34 16 30,00 229,773 64506

185 663 EZEL ARAS 11D 22 11 19,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 21 29,75 229,313 64797

186 622 AMİRA ALBALDAVİ 11A 19 14 15,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 6 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 38 34 29,50 229,275 64821

187 694 MELİS ALTIPARMAK 11E 25 8 23,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 17 29,75 228,895 65045

188 537 GÜL YÜCEL 12C 10 10 7,50 1 0 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 9 5 7,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 34 20 29,00 228,825 65096

189 370 FURKAN DERTOP 12A 24 14 20,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 2 4,50 1 0 1,00 3 4 2,00 3 2 2,50 37 30 29,50 228,645 65214

190 0 ARZU YAZEL 11C 23 12 20,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 33 14 29,50 228,600 65250

191 545 SUDENAZ GEÇENE 12C 19 10 16,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 6 4,50 1 3 0,25 2 3 1,25 36 28 29,00 227,495 65896

192 400 ILGIN SEZER 12F 23 14 19,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 21 28,75 226,260 66629

193 803 BURAK EFE MANAV 11G 16 20 11,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 3 4 2,00 35 27 28,25 225,965 66774

194 695 MELİS TUNA 11F 23 16 19,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 34 22 28,50 225,670 66970

195 661 ESRA GÖKMEN 11F 23 16 19,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 34 22 28,50 225,670 66970

196 0 MUSTAFA ASLANTAŞ 12D 21 17 16,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 34 23 28,25 225,188 67260

197 487 ELİF CAN 12E 19 5 17,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 31 11 28,25 225,008 67363

198 810 İKLİM İPEK TAŞ 11C 15 9 12,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 8 4 7,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 35 28 28,00 224,943 67407

199 679 ESMANUR AYDOĞAN 11C 27 9 24,75 4 1 3,75 31 10 28,50 224,853 67457

200 812 SÜMEYYE KINA 12F 21 19 16,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 37 36 28,00 224,478 67673

201 715 EFE ARDA  *SIM 11B 14 12 11,00 0 4 -1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 8 2 7,50 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 34 25 27,75 224,435 67697

202 736 ARDA BATI 11E 21 12 18,00 1 3 0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 33 20 28,00 224,320 67764

203 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 21 11 18,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 33 20 28,00 224,178 67837
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

204 801 DOLUNAY MENTEŞ 11F 17 9 14,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 31 13 27,75 223,968 67954

205 328 İMDAT SÜHA YILDAZ 11A 15 16 11,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 33 23 27,25 223,015 68510

206 659 İREMNUR İSPİR 11B 20 9 17,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 33 22 27,50 222,823 68613

207 722 ZEYNEP ARSLAN 11A 19 9 16,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 30 11 27,25 222,218 68964

208 432 CEM DENLİ 12A 21 12 18,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 5 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 4 1,00 34 27 27,25 222,115 69040

209 550 MERVE GÜNEY 12D 3 3 2,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 1 8,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 2 0,50 29 10 26,50 221,948 69140

210 508 KÜBRA KUDUZCU 12H 21 9 18,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 32 20 27,00 221,113 69632

211 712 EZGİ ALAOĞ 11B 15 9 12,75 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 31 18 26,50 220,553 69957

212 808 ASEL ÖZTÜRK 11G 21 13 17,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 22 26,50 219,753 70406

213 731 ELİF ECE YAZICI 11D 21 8 19,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 6 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 32 23 26,25 218,815 70914

214 486 MERİÇ SÜPÜRGECİ 12E 22 12 19,00 3 2 2,50 7 9 4,75 32 23 26,25 218,805 70918

215 635 BEYZA GÜMÜŞ 11C 15 11 12,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 3 3,25 2 1 1,75 3 3 2,25 33 29 25,75 218,463 71126

216 48 SÜLEYMAN TALHA CİHAN11G 19 10 16,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 30 16 26,00 218,375 71185

217 416 AYSUN KESKİN 12 15 9 12,75 3 1 2,75 7 2 6,50 1 1 0,75 3 3 2,25 1 2 0,50 30 18 25,50 217,493 71687

218 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 21 13 17,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 31 21 25,75 217,458 71703

219 479 NEHİR GÜNEŞ 12B 5 3 4,25 3 2 2,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 29 16 25,00 217,208 71852

220 672 DAMLA KONDAL 11B 19 11 16,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 6 5 4,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 32 26 25,50 216,938 71994

221 690 MELİSA KELEBEK 11F 15 16 11,00 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 3 4,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 34 35 25,25 216,915 72013

222 626 KEREM CEM IŞIK 12G 19 20 14,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 8 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 35 39 25,25 216,435 72257

223 630 AYÇA AYDIN 11G 21 16 17,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 23 25,25 216,085 72448

224 766 BELİNAY BULUT 11D 20 8 18,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 1 0 1,00 29 15 25,25 215,955 72525

225 718 EDANUR TİTİZ 11A 20 8 18,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 11 25,25 215,905 72559

226 647 ERAY GÜNGÖR 11F 16 8 14,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 28 12 25,00 215,760 72630

227 657 AYŞENUR AKSOY 11E 17 19 12,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 34 37 24,75 215,223 72916

228 0 YAĞMUR TÜTENK 11B 12 10 9,50 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 28 14 24,50 214,915 73098

229 602 DENİZ DEVLET 12G 13 17 8,75 3 0 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 22 24,50 214,883 73120

230 798 İREM ÇELİK 11B 13 15 9,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 8 3 7,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 32 30 24,50 214,798 73161

231 734 CANSU BEKTAŞ 11E 20 15 16,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 25 24,75 214,623 73271

232 765 NAZLI ALAGÖZ 11C 21 10 18,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 29 17 24,75 214,410 73383
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

233 770 DENİZ KOŞAR 11C 10 7 8,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 30 23 24,25 214,303 73446

234 565 YUNUS ERTAŞ 11C 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 27 14 23,50 213,020 74114

235 0 EMİRHAN COŞKUN 11F 10 6 8,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 28 17 23,75 212,740 74264

236 788 YAĞMUR AKYILDIZ 11A 19 9 16,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 27 12 24,00 212,293 74510

237 155 ZEHRA KARACA 11F 15 10 12,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 29 21 23,75 212,240 74539

238 684 ARDA BAYRAM 11B 13 14 9,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 7 3 6,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 30 26 23,50 211,775 74794

239 428 FURKAN KIR 12A 16 14 12,50 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 3 3,25 1 0 1,00 1 3 0,25 30 26 23,50 211,525 74947

240 656 NEHİR AZRA İŞCAN 11A 17 11 14,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 6 1 5,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 30 26 23,50 211,178 75153

241 624 ALİ DEMİR 12D 26 8 24,00 2 0 2,00 1 10 -1,50 0 3 -0,75 29 21 23,75 210,605 75476

242 628 ZEYNAP SEVİNSEL 11D 17 9 14,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 5 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 30 27 23,25 210,418 75580

243 340 SUDE PALA 12E 19 17 14,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 31 31 23,25 210,258 75668

244 485 SAFA YILMAZ 12F 19 13 15,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 24 23,00 209,453 76118

245 366 AYTUĞ ÜSTÜN 12C 16 11 13,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 28 21 22,75 209,053 76327

246 467 ARDA FELEK 12G 9 8 7,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 0 7,00 0 1 -0,25 27 18 22,50 209,030 76336

247 739 BEYZANUR YİLDIZ 11G 14 12 11,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 7 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 30 30 22,50 208,510 76630

248 646 ALMİLA NAZ TEKECİ 11B 11 10 8,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 28 24 22,00 207,445 77222

249 760 EREN ALTINKAYNAK 11A 13 11 10,25 10 6 8,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 28 24 22,00 207,208 77367

250 0 AYBÜ*  BOZKURT 12H 20 9 17,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 26 15 22,25 206,888 77540

251 752 NURAY ÖNER 11A 15 15 11,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 6 7 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 29 21,75 206,253 77902

252 650 BARKIN AYRAL 11G 16 12 13,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 27 21 21,75 205,995 78023

253 347 YİĞİT AYTEN 12E 20 19 15,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 28 26 21,50 204,948 78577

254 757 EFE ÇİÇEK 11E 20 10 17,50 2 0 2,00 2 0 2,00 24 10 21,50 204,655 78739

255 512 KUTAY TUNA 12D 11 13 7,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 9 7 7,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 28 21,00 204,443 78848

256 685 ESRA GIRLANGIÇ 11G 13 15 9,25 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 27 24 21,00 204,348 78900

257 574 ASLI ÖZTÜRK 12B 14 12 11,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 4 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 27 24 21,00 204,060 79069

258 667 GÜNCE BURMABIYIK 11A 16 9 13,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 5 1 4,75 1 0 1,00 24 12 21,00 203,673 79266

259 774 MUHAMMED EMİN AKÇA11 14 10 11,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 25 18 20,50 202,515 79839

260 744 İREM BADAK 11B 15 7 13,25 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 14 20,50 202,138 80044

261 354 SILA ÖZCAN 12D 13 12 10,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 5 0,75 3 3 2,25 4 1 3,75 26 23 20,25 202,125 80048
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

262 447 PINAR YARAY 12C 17 13 13,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 26 22 20,50 202,113 80055

263 465 BURÇİN KORKUT 12B 6 2 5,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 26 24 20,00 201,875 80175

264 668 GÖKAY GÜVEN 11B 13 9 10,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 2 3,50 24 16 20,00 201,003 80580

265 639 ELİF CEYLAN 11D 17 17 12,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 28 20,00 200,723 80738

266 761 SONER SAKIZCIOĞLU 11E 22 9 19,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 11 20,25 200,578 80824

267 792 DAMLA BİYAR 11G 21 14 17,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 26 24 20,00 200,125 81042

268 0 NİSA ORHAN 11G 16 13 12,75 1 3 0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 21 19,75 200,018 81093

269 809 EMİRHAN HALET 11A 18 13 14,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 28 33 19,75 199,738 81228

270 725 DUYGUGÜNGÖR 11E 14 16 10,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 22 19,50 199,620 81282

271 721 ZEYNEP ÜSTÜN 11D 13 6 11,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 2 0,50 22 10 19,50 199,455 81352

272 0 ESMA DURGUT 11B 17 13 13,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 25 22 19,50 199,223 81471

273 324 MİRASU YAZIR 11C 12 10 9,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 4 3,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 26 27 19,25 199,030 81574

274 754 AZRA NAZ AKSAKAL 11B 18 11 15,25 1 0 1,00 3 3 2,25 1 0 1,00 23 14 19,50 198,948 81617

275 693 SUDE SEZER 11F 19 14 15,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 24 18 19,50 198,875 81649

276 0 DURU YÜKSEL 12E 14 12 11,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 24 19 19,25 198,705 81734

277 0 EGE DUYGU 11A 12 7 10,25 0 1 -0,25 5 3 4,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 23 16 19,00 198,238 81965

278 677 FETHİHAN LİMAN 11C 17 16 13,00 1 2 0,50 6 2 5,50 24 20 19,00 197,690 82216

279 369 EYLÜL ÖZTÜRK 12H 22 13 18,75 22 13 18,75 196,188 82971

280 595 ŞEVVAL NİSA KARAMAN11G 16 4 15,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 22 14 18,50 195,920 83088

281 804 FAZLI BA   USUM* 11F 6 4 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 3 0 3,00 5 4 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 22 16 18,00 195,860 83116

282 676 ZEYNEP KARADAĞ 11A 14 10 11,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 5 2 4,50 0 7 -1,75 3 3 2,25 1 3 0,25 26 31 18,25 195,650 83210

283 0 ELİF GÜLER 12 15 13 11,75 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 23 18,25 195,568 83239

284 552 ECESU ZENGİN 12B 10 6 8,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 4 3,00 1 0 1,00 22 16 18,00 195,295 83347

285 496 MEHMET ÇETİN 12A 13 11 10,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 6 5 4,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 28 40 18,00 194,998 83493

286 631 MUSTAFAK YILMAZ 11A 16 16 12,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 24 24 18,00 194,980 83507

287 4 ELİF ŞİRİN 12D 15 4 14,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 19 4 18,00 194,620 83660

288 756 RUKEN AĞIN 11F 13 16 9,00 1 3 0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 21 17,75 194,465 83727

289 0 EFE ÇAVDAR 11B 14 3 13,25 1 0 1,00 4 2 3,50 19 5 17,75 193,883 83992

290 618 ELİF TETİK 12B 13 7 11,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 20 10 17,50 193,498 84183
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

291 654 AMİNE KAMBUR 11B 13 9 10,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 9 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 25 30 17,50 193,493 84188

292 623 DİDEM SU POLAT 12B 9 8 7,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 4 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 22 19 17,25 193,215 84310

293 682 İREM PARLAKÇI 11D 11 9 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 2 0,50 20 12 17,00 192,263 84756

294 737 BATUHAN BÖ*K 11E 18 14 14,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 22 19 17,25 192,210 84765

295 634 ŞULE GÜNDOĞAN 11D 15 15 11,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 4 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 24 28 17,00 191,928 84892

296 683 BARAN AKARSU 11A 12 15 8,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 7 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 24 30 16,50 190,888 85371

297 793 PERUZE BELET 11B 11 7 9,25 5 0 5,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 21 18 16,50 190,698 85449

298 674 IRMAK BOZKURT 11G 16 11 13,25 3 2 2,50 1 1 0,75 20 14 16,50 190,138 85691

299 710 NİSANUR TAŞKIN 11B 13 14 9,50 4 1 3,75 2 6 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 23 27 16,25 189,940 85771

300 655 ÇİSEM SAYGI 11C 10 16 6,00 1 2 0,50 3 2 2,50 7 3 6,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 24 32 16,00 189,570 85990

301 625 ZEHRA AZRA YAŞAR 12A 11 8 9,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 4 1,00 23 28 16,00 189,210 86144

302 471 İSMAİL OCAK 12D 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 7 3 6,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 17 6 15,50 188,990 86246

303 460 BARIŞ ÖZGÖREN 12D 14 4 13,00 3 0 3,00 17 4 16,00 188,630 86405

304 364 SERRA SERT 12A 15 10 12,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 21 21 15,75 187,990 86721

305 733 DUT AĞACI 11A 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 6 2 5,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 18 11 15,25 187,958 86732

306 732 İLHAN KADİR ARDIÇ 11A 10 8 8,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 8 -1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 22 28 15,00 186,510 87357

307 776 ENES CANDEMİR 11B 10 14 6,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 8 4 7,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 23 32 15,00 186,475 87372

308 642 BENAY YILM* 11D 13 21 7,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 22 29 14,75 185,508 87825

309 561 NİSA MERİÇ 12A 14 18 9,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 4 1,00 24 37 14,75 185,370 87884

310 620 İBRAHİM HAKKI * EN 12A 11 14 7,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 4 4,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 25 42 14,50 184,785 88144

311 815 SEVİLAV ERTEK 11G 9 9 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 18 16 14,00 183,453 88668

312 711 AHMET RECEP YARŞİ 11G 16 14 12,50 2 2 1,50 18 16 14,00 182,655 88996

313 607 SELİM KOŞAR 12A 16 14 12,50 3 4 2,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 21 28 14,00 182,635 89004

314 610 EYLÜL KARABULUT 12C 16 8 14,00 16 8 14,00 182,460 89077

315 750 SENA ERGİN 11C 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 6 5 4,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 18 19 13,25 181,678 89417

316 811 ELİFNUR DARI 11A 14 9 11,75 3 5 1,75 17 14 13,50 181,243 89599

317 813 SUDE CEREN COŞAN 11F 12 27 5,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 23 40 13,00 180,578 89864

318 580 ARDA ÇELİK 11D 8 9 5,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 16 13 12,75 179,798 90169

319 636 EREN DENİZ ERDOGAN 11D 10 13 6,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 18 21 12,75 179,658 90226
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

320 32 UĞUR EFE YAMAN 11C 11 6 9,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 16 14 12,50 178,515 90665

321 780 NAİL EFE KAYA 11B 17 19 12,25 1 7 -0,75 1 0 1,00 19 26 12,50 178,198 90803

322 723 KERİM ÖZEN 11C 9 3 8,25 2 1 1,75 2 0 2,00 13 4 12,00 177,168 91157

323 531 IRMAK TÜRKOĞLU 12E 14 18 9,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 20 32 12,00 176,995 91214

324 684 İBRAHİM MUTLUER   8 5 6,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 15 13 11,75 176,688 91311

325 423 OZAN KÜPELİ 12E 13 3 12,25 0 1 -0,25 13 4 12,00 176,648 91332

326 760 ENES YAMAN 11Ğ 15 20 10,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 18 25 11,75 176,185 91501

327 445 EKİN SOYLU 12C 8 7 6,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 14 10 11,50 175,968 91576

328 560 EREN KARAHAN 12B 13 27 6,25 5 9 2,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 22 42 11,50 175,878 91623

329 640 ENES ARDA 11B 7 1 6,75 1 3 0,25 5 2 4,50 13 6 11,50 175,853 91631

330 778 GONCA DOĞAN 11E 9 20 4,00 0 4 -1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 19 31 11,25 175,485 91770

331 660 YUSUF DELEN 11B 12 14 8,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 15 15 11,25 174,910 91999

332 704 KEREM YALÇINKAYA 11E 10 9 7,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 12 11,00 174,213 92256

333 559 ZEHRA ÖNER 12G 7 18 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 17 25 10,75 174,140 92275

334 728 M ENES GÜNTEKİ 11E 13 13 9,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 15 16 11,00 173,953 92326

335 632 KAAN TERZİOĞLU 11E 9 2 8,50 2 0 2,00 6 24 0,00 1 9 -1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 20 37 10,75 173,420 92495

336 701 BARIŞ SEVİM 11D 8 16 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 14 19 9,25 169,525 93825

337 698 EMREHAN YALDIZ 11B 3 12 0,00 2 0 2,00 1 2 0,50 6 2 5,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 15 26 8,50 167,690 94410

338 404 YAĞ*Z *FE YALIMYIL 11Ğ 12 23 6,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 21 -3,25 3 7 1,25 3 4 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 28 78 8,50 167,008 94621

339 782 EGEMEN CİNCİ 11F 10 15 6,25 1 3 0,25 2 1 1,75 13 19 8,25 166,103 94905

340 480 OĞUZHAN YILDIRIM 12F 8 9 5,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 17 7,75 164,688 95305

341 742 SUDE NAZ TEKİN 11F 14 26 7,50 14 26 7,50 163,675 95638

342 805 KARDELENKÖRÜK 11C 9 31 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 3 7 1,25 1 6 -0,50 3 4 2,00 2 4 1,00 28 87 6,25 160,813 96519

343 500 RÜMEYSA BULUT 11F 8 6 6,50 8 6 6,50 160,785 96525

344 637 IRMAK KURTÇU 11F 13 27 6,25 13 27 6,25 160,063 96757

345 653 MELİKE DOĞAN 11D 11 16 7,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 13 31 5,25 156,975 97585

346 666 DENİZ GÜLSEVER 11F 5 5 3,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 7 12 4,00 153,593 98466

347 307 OĞUZHAN K* AYURT 12F 4 9 1,75 1 0 1,00 3 7 1,25 1 5 -0,25 9 21 3,75 153,088 98608

348 876 CEREN HALTAN 11F 9 17 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 9 22 3,50 151,933 98918
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

349 0 S R ER E S  ERO 11 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 3 3,25 151,750 98935

350 375 YUSUF EGE 12C 3 0 3,00 3 0 3,00 150,670 99175

351 738 YİĞİTCAN ÜRKMEZ 11E 9 29 1,75 9 29 1,75 147,058 99988

352 814 BEHZAT Ç 11B 4 20 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 9 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 11 38 1,50 146,710 100089

353 741 NİSA GÜREL 11F 9 31 1,25 9 31 1,25 145,613 100291

354 772 İKBAL TOPCU 11B 4 24 -2,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 13 0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 15 65 -1,25 138,545 101282

355 633 MERT BALCI 11G 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 9 6 7,50

356 762 EGEMEN KARA 11B 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 13 -1,25 2 4 1,00 0 7 -1,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 14 38 4,50

357 702 MELİH YILDIZ 11G 7 32 -1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 13 44 2,00

358 745 CAN BULUT URAL 11C 3 16 -1,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 10 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 14 48 2,00

359 59 PERSUS PANTHEONİ 11B 8 31 0,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 5 25 -1,25 1 3 0,25 0 7 -1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 23 86 1,50

360 781 TAHİR YUSUF AYGÜN   1 0 1,00 1 0 1,00

361 473 CEYLİN LEYLAK 12D 0 0 0,00

362 0   0 0 0,00

363 342 ELİF TALAYMAN 12H 0 0 0,00

364 0   0 0 0,00

365 0 EZGİ NUR AKÇALIK 11C 0 0 0,00

366 0 CEREN ARSLAN 11F 7 33 -1,25 2 3 1,25 9 36 0,00

367 572 CEREN SU YILMAZ 12D 0 0 0,00

368 791 SÜMEYYE ATİLLE 11C 1 4 0,00 1 4 0,00

369 392 NİSA AKGÜN 12D 0 0 0,00

370 717 NURULLAN ÇUMAN 11G 0 0 0,00

371 730 U Ğ U R  U M U T 11 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50

372 753 GÜLCENUR TOKUÇ 11F 3 14 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 6 30 -1,50

373 0 EGE SYBACIOĞLU 11C 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 8 -2,00

374 403 BARAN YANMAZ 12E 6 26 -0,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 13 60 -2,00

375 0 ZEYNEP IŞIK 11F 2 12 -1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 4 25 -2,25

376 658 EFE KU RT 11D 6 34 -2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 10 50 -2,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
  11 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11Ğ 12 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  11 11A 11B 11C 11D 11E 11F



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 EBRU KAPLAN   30 9 27,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 3 9,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 60 22 54,50 303,193 26579

2 684 İBRAHİM MUTLUER   8 5 6,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 15 13 11,75 176,688 91311

3 781 TAHİR YUSUF AYGÜN   1 0 1,00 1 0 1,00

4 0   0 0 0,00

5 0   0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 774 MUHAMMED EMİN AKÇA11 14 10 11,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 25 18 20,50 202,515 79839

2 0 S R ER E S  ERO 11 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 3 3,25 151,750 98935

3 730 U Ğ U R  U M U T 11 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 773 ELİF AKKOYUN 11A 27 7 25,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 7 4 6,00 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 47 18 42,50 267,278 43235

2 707 ŞERİFE NUR YAĞIZ 11A 22 10 19,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 43 18 38,50 255,875 49321

3 755 ELİFNUR KURCAK 11A 23 9 20,75 0 1 -0,25 11 2 10,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 42 15 38,25 255,078 49786

4 645 SEMİH YAVUZ 11A 30 6 28,50 8 1 7,75 38 7 36,25 247,770 53923

5 783 DERYA DERDİYOK 11A 22 12 19,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 6 6 4,50 2 5 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 43 32 35,00 245,470 55264

6 649 SENA EREN 11A 24 5 22,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 38 15 34,25 242,658 56920

7 714 YİĞİT YEŞİLOVA 11A 21 10 18,50 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 37 15 33,25 240,110 58420

8 689 ALPEREN GÜNER 11A 24 11 21,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 38 23 32,25 236,853 60340

9 622 AMİRA ALBALDAVİ 11A 19 14 15,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 6 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 38 34 29,50 229,275 64821

10 328 İMDAT SÜHA YILDAZ 11A 15 16 11,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 33 23 27,25 223,015 68510

11 722 ZEYNEP ARSLAN 11A 19 9 16,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 30 11 27,25 222,218 68964

12 718 EDANUR TİTİZ 11A 20 8 18,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 11 25,25 215,905 72559

13 788 YAĞMUR AKYILDIZ 11A 19 9 16,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 27 12 24,00 212,293 74510

14 656 NEHİR AZRA İŞCAN 11A 17 11 14,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 6 1 5,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 30 26 23,50 211,178 75153

15 760 EREN ALTINKAYNAK 11A 13 11 10,25 10 6 8,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 28 24 22,00 207,208 77367

16 752 NURAY ÖNER 11A 15 15 11,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 6 7 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 29 21,75 206,253 77902

17 667 GÜNCE BURMABIYIK 11A 16 9 13,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 5 1 4,75 1 0 1,00 24 12 21,00 203,673 79266

18 809 EMİRHAN HALET 11A 18 13 14,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 28 33 19,75 199,738 81228

19 0 EGE DUYGU 11A 12 7 10,25 0 1 -0,25 5 3 4,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 23 16 19,00 198,238 81965

20 676 ZEYNEP KARADAĞ 11A 14 10 11,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 5 2 4,50 0 7 -1,75 3 3 2,25 1 3 0,25 26 31 18,25 195,650 83210

21 631 MUSTAFAK YILMAZ 11A 16 16 12,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 24 24 18,00 194,980 83507

22 683 BARAN AKARSU 11A 12 15 8,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 7 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 24 30 16,50 190,888 85371

23 733 DUT AĞACI 11A 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 6 2 5,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 18 11 15,25 187,958 86732

24 732 İLHAN KADİR ARDIÇ 11A 10 8 8,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 8 -1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 22 28 15,00 186,510 87357

25 811 ELİFNUR DARI 11A 14 9 11,75 3 5 1,75 17 14 13,50 181,243 89599



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 715 EFE ARDA  *SIM 11B 14 12 11,00 0 4 -1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 8 2 7,50 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 34 25 27,75 224,435 67697

2 659 İREMNUR İSPİR 11B 20 9 17,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 33 22 27,50 222,823 68613

3 712 EZGİ ALAOĞ 11B 15 9 12,75 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 31 18 26,50 220,553 69957

4 672 DAMLA KONDAL 11B 19 11 16,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 6 5 4,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 32 26 25,50 216,938 71994

5 0 YAĞMUR TÜTENK 11B 12 10 9,50 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 28 14 24,50 214,915 73098

6 798 İREM ÇELİK 11B 13 15 9,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 8 3 7,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 32 30 24,50 214,798 73161

7 684 ARDA BAYRAM 11B 13 14 9,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 7 3 6,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 30 26 23,50 211,775 74794

8 646 ALMİLA NAZ TEKECİ 11B 11 10 8,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 28 24 22,00 207,445 77222

9 744 İREM BADAK 11B 15 7 13,25 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 14 20,50 202,138 80044

10 668 GÖKAY GÜVEN 11B 13 9 10,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 2 3,50 24 16 20,00 201,003 80580

11 0 ESMA DURGUT 11B 17 13 13,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 25 22 19,50 199,223 81471

12 754 AZRA NAZ AKSAKAL 11B 18 11 15,25 1 0 1,00 3 3 2,25 1 0 1,00 23 14 19,50 198,948 81617

13 0 EFE ÇAVDAR 11B 14 3 13,25 1 0 1,00 4 2 3,50 19 5 17,75 193,883 83992

14 654 AMİNE KAMBUR 11B 13 9 10,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 9 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 25 30 17,50 193,493 84188

15 793 PERUZE BELET 11B 11 7 9,25 5 0 5,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 21 18 16,50 190,698 85449

16 710 NİSANUR TAŞKIN 11B 13 14 9,50 4 1 3,75 2 6 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 23 27 16,25 189,940 85771

17 776 ENES CANDEMİR 11B 10 14 6,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 8 4 7,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 23 32 15,00 186,475 87372

18 780 NAİL EFE KAYA 11B 17 19 12,25 1 7 -0,75 1 0 1,00 19 26 12,50 178,198 90803

19 640 ENES ARDA 11B 7 1 6,75 1 3 0,25 5 2 4,50 13 6 11,50 175,853 91631

20 660 YUSUF DELEN 11B 12 14 8,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 15 15 11,25 174,910 91999

21 698 EMREHAN YALDIZ 11B 3 12 0,00 2 0 2,00 1 2 0,50 6 2 5,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 15 26 8,50 167,690 94410

22 814 BEHZAT Ç 11B 4 20 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 9 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 11 38 1,50 146,710 100089

23 772 İKBAL TOPCU 11B 4 24 -2,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 13 0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 15 65 -1,25 138,545 101282

24 762 EGEMEN KARA 11B 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 13 -1,25 2 4 1,00 0 7 -1,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 14 38 4,50

25 59 PERSUS PANTHEONİ 11B 8 31 0,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 5 25 -1,25 1 3 0,25 0 7 -1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 23 86 1,50



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11B

KATILIMLAR
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 0 CEREN NUR YILMAZ 11C 25 15 21,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 6 3,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 44 30 36,50 249,688 52804

2 887 SUDENAZ AYDIN 11C 22 14 18,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 38 22 32,50 237,885 59736

3 0 ARZU YAZEL 11C 23 12 20,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 33 14 29,50 228,600 65250

4 810 İKLİM İPEK TAŞ 11C 15 9 12,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 8 4 7,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 35 28 28,00 224,943 67407

5 679 ESMANUR AYDOĞAN 11C 27 9 24,75 4 1 3,75 31 10 28,50 224,853 67457

6 635 BEYZA GÜMÜŞ 11C 15 11 12,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 3 3,25 2 1 1,75 3 3 2,25 33 29 25,75 218,463 71126

7 765 NAZLI ALAGÖZ 11C 21 10 18,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 29 17 24,75 214,410 73383

8 770 DENİZ KOŞAR 11C 10 7 8,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 30 23 24,25 214,303 73446

9 565 YUNUS ERTAŞ 11C 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 27 14 23,50 213,020 74114

10 324 MİRASU YAZIR 11C 12 10 9,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 4 3,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 26 27 19,25 199,030 81574

11 677 FETHİHAN LİMAN 11C 17 16 13,00 1 2 0,50 6 2 5,50 24 20 19,00 197,690 82216

12 655 ÇİSEM SAYGI 11C 10 16 6,00 1 2 0,50 3 2 2,50 7 3 6,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 24 32 16,00 189,570 85990

13 750 SENA ERGİN 11C 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 6 5 4,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 18 19 13,25 181,678 89417

14 32 UĞUR EFE YAMAN 11C 11 6 9,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 16 14 12,50 178,515 90665

15 723 KERİM ÖZEN 11C 9 3 8,25 2 1 1,75 2 0 2,00 13 4 12,00 177,168 91157

16 805 KARDELENKÖRÜK 11C 9 31 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 3 7 1,25 1 6 -0,50 3 4 2,00 2 4 1,00 28 87 6,25 160,813 96519

17 745 CAN BULUT URAL 11C 3 16 -1,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 10 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 14 48 2,00

18 791 SÜMEYYE ATİLLE 11C 1 4 0,00 1 4 0,00

19 0 EZGİ NUR AKÇALIK 11C 0 0 0,00

20 0 EGE SYBACIOĞLU 11C 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 8 -2,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 802 İREM SU YUMAK 11D 30 10 27,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 7 7 5,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 55 30 47,50 281,965 35788

2 764 ASEL ERDOĞAN 11D 27 8 25,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 9 3 8,25 48 14 44,50 273,140 40176

3 688 MİNA DELFİN YILMAZ 11D 24 12 21,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 7 5 5,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 48 26 41,50 264,730 44564

4 681 SİMGE AGAVUR 11D 28 4 27,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 39 13 35,75 246,535 54678

5 790 EFTELYA NİL DEMİR 11D 25 11 22,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 38 23 32,25 236,553 60517

6 663 EZEL ARAS 11D 22 11 19,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 21 29,75 229,313 64797

7 731 ELİF ECE YAZICI 11D 21 8 19,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 6 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 32 23 26,25 218,815 70914

8 766 BELİNAY BULUT 11D 20 8 18,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 1 0 1,00 29 15 25,25 215,955 72525

9 628 ZEYNAP SEVİNSEL 11D 17 9 14,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 5 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 30 27 23,25 210,418 75580

10 639 ELİF CEYLAN 11D 17 17 12,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 28 20,00 200,723 80738

11 721 ZEYNEP ÜSTÜN 11D 13 6 11,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 2 0,50 22 10 19,50 199,455 81352

12 682 İREM PARLAKÇI 11D 11 9 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 2 0,50 20 12 17,00 192,263 84756

13 634 ŞULE GÜNDOĞAN 11D 15 15 11,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 4 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 24 28 17,00 191,928 84892

14 642 BENAY YILM* 11D 13 21 7,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 22 29 14,75 185,508 87825

15 580 ARDA ÇELİK 11D 8 9 5,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 16 13 12,75 179,798 90169

16 636 EREN DENİZ ERDOGAN 11D 10 13 6,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 18 21 12,75 179,658 90226

17 701 BARIŞ SEVİM 11D 8 16 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 14 19 9,25 169,525 93825

18 653 MELİKE DOĞAN 11D 11 16 7,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 13 31 5,25 156,975 97585

19 658 EFE KU RT 11D 6 34 -2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 10 50 -2,50
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 799 ECRİN MUTLUGÜN 11E 26 11 23,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 2 0 2,00 51 16 47,00 281,038 36209

2 643 İPEK AYTAR 11E 27 5 25,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 48 11 45,25 275,308 39066

3 703 SUDEM ÖZTEKİN 11E 28 7 26,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 46 12 43,00 268,568 42520

4 716 HACER NUR HARMANKAYA11E 33 4 32,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 46 15 42,25 265,435 44184

5 713 BEGÜM YEŞİLMEN 11E 25 13 21,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 46 27 39,25 257,788 48295

6 724 CEREN ÇAVMAK 11E 30 8 28,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 44 18 39,50 257,670 48346

7 617 EMİR BATUHAN GEMİCİ 11E 22 11 19,25 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 40 18 35,50 246,708 54585

8 709 ŞEYMA MACIROĞLU 11E 22 15 18,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 41 33 32,75 238,563 59328

9 768 SEDA F ÇAKIR 11E 25 12 22,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 36 16 32,00 235,860 60940

10 759 M BEYZA HATAY 11E 25 12 22,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 36 16 32,00 235,860 60940

11 706 EDA ÇATAK 11E 24 4 23,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 17 31,75 234,925 61462

12 651 BERENNUR PEHLİVAN 11E 23 10 20,50 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 35 17 30,75 232,200 63102

13 746 KAAN YALÇIN 11E 21 10 18,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 7 2 6,50 35 19 30,25 230,950 63819

14 166 ÖZGE KURUM 11E 24 12 21,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 35 19 30,25 230,625 64005

15 775 EYLÜL KOCABIÇKICI 11E 24 9 21,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 5 3 4,25 34 16 30,00 229,773 64506

16 694 MELİS ALTIPARMAK 11E 25 8 23,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 17 29,75 228,895 65045

17 736 ARDA BATI 11E 21 12 18,00 1 3 0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 33 20 28,00 224,320 67764

18 657 AYŞENUR AKSOY 11E 17 19 12,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 34 37 24,75 215,223 72916

19 734 CANSU BEKTAŞ 11E 20 15 16,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 25 24,75 214,623 73271

20 757 EFE ÇİÇEK 11E 20 10 17,50 2 0 2,00 2 0 2,00 24 10 21,50 204,655 78739

21 761 SONER SAKIZCIOĞLU 11E 22 9 19,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 11 20,25 200,578 80824

22 725 DUYGUGÜNGÖR 11E 14 16 10,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 22 19,50 199,620 81282

23 737 BATUHAN BÖ*K 11E 18 14 14,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 22 19 17,25 192,210 84765

24 778 GONCA DOĞAN 11E 9 20 4,00 0 4 -1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 19 31 11,25 175,485 91770

25 704 KEREM YALÇINKAYA 11E 10 9 7,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 12 11,00 174,213 92256

26 728 M ENES GÜNTEKİ 11E 13 13 9,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 15 16 11,00 173,953 92326

27 632 KAAN TERZİOĞLU 11E 9 2 8,50 2 0 2,00 6 24 0,00 1 9 -1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 20 37 10,75 173,420 92495

28 738 YİĞİTCAN ÜRKMEZ 11E 9 29 1,75 9 29 1,75 147,058 99988



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 727 NİSA AKBAŞ 11F 28 9 25,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 3 9,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 55 16 51,00 292,793 30899

2 797 AYŞE KESKİNSİN 11F 27 13 23,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 41 16 37,00 250,693 52250

3 697 DAMLA YAŞAR 11F 26 14 22,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 41 17 36,75 250,100 52576

4 769 YAPRAK YÜKSEL 11F 17 15 13,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 20 30,00 230,908 63850

5 699 DEFNE KUŞADALI 11F 18 14 14,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 20 30,00 230,745 63946

6 695 MELİS TUNA 11F 23 16 19,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 34 22 28,50 225,670 66970

7 661 ESRA GÖKMEN 11F 23 16 19,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 34 22 28,50 225,670 66970

8 801 DOLUNAY MENTEŞ 11F 17 9 14,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 31 13 27,75 223,968 67954

9 690 MELİSA KELEBEK 11F 15 16 11,00 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 3 4,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 34 35 25,25 216,915 72013

10 647 ERAY GÜNGÖR 11F 16 8 14,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 28 12 25,00 215,760 72630

11 0 EMİRHAN COŞKUN 11F 10 6 8,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 28 17 23,75 212,740 74264

12 155 ZEHRA KARACA 11F 15 10 12,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 29 21 23,75 212,240 74539

13 693 SUDE SEZER 11F 19 14 15,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 24 18 19,50 198,875 81649

14 804 FAZLI BA   USUM* 11F 6 4 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 3 0 3,00 5 4 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 22 16 18,00 195,860 83116

15 756 RUKEN AĞIN 11F 13 16 9,00 1 3 0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 21 17,75 194,465 83727

16 813 SUDE CEREN COŞAN 11F 12 27 5,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 23 40 13,00 180,578 89864

17 782 EGEMEN CİNCİ 11F 10 15 6,25 1 3 0,25 2 1 1,75 13 19 8,25 166,103 94905

18 742 SUDE NAZ TEKİN 11F 14 26 7,50 14 26 7,50 163,675 95638

19 500 RÜMEYSA BULUT 11F 8 6 6,50 8 6 6,50 160,785 96525

20 637 IRMAK KURTÇU 11F 13 27 6,25 13 27 6,25 160,063 96757

21 666 DENİZ GÜLSEVER 11F 5 5 3,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 7 12 4,00 153,593 98466

22 876 CEREN HALTAN 11F 9 17 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 9 22 3,50 151,933 98918

23 741 NİSA GÜREL 11F 9 31 1,25 9 31 1,25 145,613 100291

24 0 CEREN ARSLAN 11F 7 33 -1,25 2 3 1,25 9 36 0,00

25 753 GÜLCENUR TOKUÇ 11F 3 14 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 6 30 -1,50

26 0 ZEYNEP IŞIK 11F 2 12 -1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 4 25 -2,25



11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11F

KATILIMLAR
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11G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11G

KATILIMLAR

1 777 CANSU NEMLİOĞLU 11G 29 7 27,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 46 12 43,00 268,398 42609

2 708 YİĞİT SEVİM 11G 24 9 21,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 39 13 35,75 247,178 54298

3 747 CEREN DALGIÇ 11G 24 11 21,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 37 16 33,00 238,938 59116

4 803 BURAK EFE MANAV 11G 16 20 11,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 3 4 2,00 35 27 28,25 225,965 66774

5 808 ASEL ÖZTÜRK 11G 21 13 17,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 22 26,50 219,753 70406

6 48 SÜLEYMAN TALHA CİHAN11G 19 10 16,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 30 16 26,00 218,375 71185

7 630 AYÇA AYDIN 11G 21 16 17,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 23 25,25 216,085 72448

8 739 BEYZANUR YİLDIZ 11G 14 12 11,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 7 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 30 30 22,50 208,510 76630

9 650 BARKIN AYRAL 11G 16 12 13,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 27 21 21,75 205,995 78023

10 685 ESRA GIRLANGIÇ 11G 13 15 9,25 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 27 24 21,00 204,348 78900

11 792 DAMLA BİYAR 11G 21 14 17,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 26 24 20,00 200,125 81042

12 0 NİSA ORHAN 11G 16 13 12,75 1 3 0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 21 19,75 200,018 81093

13 595 ŞEVVAL NİSA KARAMAN11G 16 4 15,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 22 14 18,50 195,920 83088

14 674 IRMAK BOZKURT 11G 16 11 13,25 3 2 2,50 1 1 0,75 20 14 16,50 190,138 85691

15 815 SEVİLAV ERTEK 11G 9 9 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 18 16 14,00 183,453 88668

16 711 AHMET RECEP YARŞİ 11G 16 14 12,50 2 2 1,50 18 16 14,00 182,655 88996

17 633 MERT BALCI 11G 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 9 6 7,50

18 702 MELİH YILDIZ 11G 7 32 -1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 13 44 2,00

19 717 NURULLAN ÇUMAN 11G 0 0 0,00
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11Ğ SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 11Ğ

KATILIMLAR

1 760 ENES YAMAN 11Ğ 15 20 10,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 18 25 11,75 176,185 91501

2 404 YAĞ*Z *FE YALIMYIL 11Ğ 12 23 6,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 21 -3,25 3 7 1,25 3 4 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 28 78 8,50 167,008 94621

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 391 CEREN HANÇER 12 26 8 24,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 1 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 47 14 43,50 270,320 41569

2 494 ARDAÇAKIR 12 23 14 19,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 6 4 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 42 25 35,75 247,450 54113

3 433 AYŞE NAZ GÖKTEPE 12 22 5 20,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 35 10 32,50 237,503 59967

4 416 AYSUN KESKİN 12 15 9 12,75 3 1 2,75 7 2 6,50 1 1 0,75 3 3 2,25 1 2 0,50 30 18 25,50 217,493 71687

5 0 ELİF GÜLER 12 15 13 11,75 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 23 18,25 195,568 83239
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 614 BERK ÖRKMEZ 12A 30 6 28,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 2 10,50 6 3 5,25 3 4 2,00 1 2 0,50 4 2 3,50 71 23 65,25 335,590 16067

2 514 HAZAL NAZ BOZOK 12A 32 8 30,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 12 3 11,25 1 0 1,00 2 2 1,50 5 2 4,50 5 1 4,75 67 21 61,75 325,015 19058

3 464 SERRA EROL 12A 25 7 23,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 2 11,50 7 1 6,75 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 60 19 55,25 306,083 25418

4 461 MEHMET ESAT ALAMUR12A 30 6 28,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 1 8,75 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 59 15 55,25 305,360 25701

5 493 İREM KIZIL 12A 29 9 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 5 7,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 2 3,50 2 3 1,25 59 26 52,50 297,293 28992

6 482 MEHMET ALPDEĞER 12A 18 8 16,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 15 3 14,25 7 1 6,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 55 16 51,00 294,170 30297

7 579 DENİZ ÇOLAK 12A 30 3 29,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 9 4 8,00 2 1 1,75 6 1 5,75 0 3 -0,75 54 12 51,00 292,488 31030

8 585 EDA ARSLAN 12A 28 5 26,75 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 1 5,75 3 0 3,00 1 5 -0,25 4 0 4,00 2 4 1,00 56 22 50,50 291,223 31569

9 499 ALPEREN LİV 12A 26 10 23,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 3 3,25 4 1 3,75 53 21 47,75 283,530 35044

10 385 UMUT BOZKAN 12A 25 10 22,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 11 4 10,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 3 2,25 55 30 47,50 282,785 35408

11 387 KAAN DAĞDEVİREN 12A 25 9 22,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 9 2 8,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 3 1,25 49 22 43,50 270,603 41438

12 384 ECENUR UZUNCAOĞLU 12A 26 10 23,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 5 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 43 24 37,00 250,855 52153

13 450 ARDA EMİR ULUTAŞ 12A 21 11 18,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 1 5,75 2 1 1,75 41 19 36,25 249,173 53104

14 360 AYŞE NUR ENGİN 12A 24 12 21,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 40 25 33,75 241,275 57751

15 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 14 20 9,00 4 0 4,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 3 3,25 4 3 3,25 2 3 1,25 42 38 32,50 239,290 58902

16 502 BERİVAN YATMAN 12A 20 16 16,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 1 4,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 38 22 32,50 238,250 59538

17 355 NİLAY AVCIOGLU 12A 19 9 16,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 2 4,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 36 21 30,75 232,758 62784

18 370 FURKAN DERTOP 12A 24 14 20,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 2 4,50 1 0 1,00 3 4 2,00 3 2 2,50 37 30 29,50 228,645 65214

19 432 CEM DENLİ 12A 21 12 18,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 5 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 4 1,00 34 27 27,25 222,115 69040

20 428 FURKAN KIR 12A 16 14 12,50 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 3 3,25 1 0 1,00 1 3 0,25 30 26 23,50 211,525 74947

21 496 MEHMET ÇETİN 12A 13 11 10,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 6 5 4,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 28 40 18,00 194,998 83493

22 625 ZEHRA AZRA YAŞAR 12A 11 8 9,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 4 1,00 23 28 16,00 189,210 86144

23 364 SERRA SERT 12A 15 10 12,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 21 21 15,75 187,990 86721

24 561 NİSA MERİÇ 12A 14 18 9,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 4 1,00 24 37 14,75 185,370 87884

25 620 İBRAHİM HAKKI * EN 12A 11 14 7,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 4 4,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 25 42 14,50 184,785 88144

26 607 SELİM KOŞAR 12A 16 14 12,50 3 4 2,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 21 28 14,00 182,635 89004



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12A

KATILIMLAR
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 476 KÜBRA ÇAKIRLR 12B 32 7 30,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 8 5 6,75 1 5 -0,25 5 1 4,75 5 1 4,75 61 20 56,00 307,558 24858

2 568 ADA ATEŞOĞLU 12B 30 9 27,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 6 6,50 5 0 5,00 3 3 2,25 2 1 1,75 2 2 1,50 60 24 54,00 301,693 27172

3 483 SU NAZ TAŞKIN 12B 27 8 25,00 5 0 5,00 9 4 8,00 6 0 6,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 54 17 49,75 289,225 32400

4 420 ESAT GÜMÜŞTEN 12B 23 14 19,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 2 4 1,00 4 2 3,50 4 1 3,75 54 29 46,75 280,980 36242

5 397 EFE GÜRBÜZ 12B 25 12 22,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 4 9,00 3 0 3,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 52 35 43,25 269,795 41871

6 390 HASAN ERSÜREN 12B 21 9 18,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 9 0 9,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 47 17 42,75 268,938 42321

7 505 BERKAY YILMAZ 12B 19 18 14,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 17 8 15,00 1 4 0,00 4 2 3,50 2 1 1,75 51 38 41,50 265,655 44090

8 592 HAKAN ÇELİKER 12B 19 18 14,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 5 0 5,00 15 12 12,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 51 44 40,00 260,995 46533

9 527 EYLÜL BAŞKOR 12B 23 15 19,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 6 2 5,50 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 46 26 39,50 259,058 47577

10 509 ENES ÖÇAL 12B 19 11 16,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 42 22 36,50 250,248 52498

11 518 İREM CEYLİN DEMİR 12B 22 10 19,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 3 0,25 42 23 36,25 249,050 53188

12 381 METİN CAN AKPUNAR 12B 19 18 14,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 14 7 12,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 34 34,50 244,345 55927

13 401 TUANA AYAZ 12B 22 16 18,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 7 1,25 3 1 2,75 2 4 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 44 40 34,00 242,560 56985

14 529 BATURALP DÜĞER 12B 16 18 11,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 12 11 9,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 40 35 31,25 235,070 61379

15 393 EMİRHAN TEKE 12B 21 12 18,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 6 10 3,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 41 41 30,75 232,485 62928

16 479 NEHİR GÜNEŞ 12B 5 3 4,25 3 2 2,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 29 16 25,00 217,208 71852

17 574 ASLI ÖZTÜRK 12B 14 12 11,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 4 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 27 24 21,00 204,060 79069

18 465 BURÇİN KORKUT 12B 6 2 5,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 26 24 20,00 201,875 80175

19 552 ECESU ZENGİN 12B 10 6 8,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 4 3,00 1 0 1,00 22 16 18,00 195,295 83347

20 618 ELİF TETİK 12B 13 7 11,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 20 10 17,50 193,498 84183

21 623 DİDEM SU POLAT 12B 9 8 7,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 4 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 22 19 17,25 193,215 84310

22 560 EREN KARAHAN 12B 13 27 6,25 5 9 2,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 22 42 11,50 175,878 91623



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12B

KATILIMLAR
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 606 ŞİFA YILMAZ 12C 31 6 29,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 22 3 21,25 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 77 18 72,50 357,445 11007

2 0 YAĞIZ NAZLIGÜL 12C 27 10 24,50 3 0 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 21 8 19,00 6 4 5,00 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 79 35 70,25 351,470 12293

3 556 OSMAN AKIN 12C 27 9 24,75 3 0 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 17 7 15,25 6 3 5,25 3 3 2,25 6 1 5,75 5 0 5,00 75 29 67,75 343,908 13998

4 577 CESUR SARITAŞ 12C 35 5 33,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 11 3 10,25 4 2 3,50 4 3 3,25 4 1 3,75 69 19 64,25 332,068 17047

5 383 EREN ORHAN 12C 33 7 31,25 3 0 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 13 1 12,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 6 1 5,75 3 2 2,50 68 24 62,00 325,598 18885

6 0 ÇİĞDEM TOSUN 12C 25 12 22,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 11 5 9,75 4 1 3,75 3 4 2,00 5 1 4,75 6 0 6,00 65 27 58,25 315,565 21955

7 427 UMUT KAYRA SEVİM 12C 20 17 15,75 3 0 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 21 8 19,00 4 5 2,75 3 4 2,00 5 1 4,75 5 1 4,75 68 41 57,75 314,818 22200

8 543 CEYLİN KARACA 12C 31 8 29,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 9 3 8,25 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 0 2,00 62 17 57,75 312,945 22886

9 549 İREM MARANGOZ 12C 30 8 28,00 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 11 6 9,50 2 0 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 4 2 3,50 64 28 57,00 310,830 23647

10 532 SILA DİRGENALİ 12C 31 8 29,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 4 3,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 1 4,75 61 23 55,25 305,435 25666

11 554 METE NACİ İLHAN 12C 21 8 19,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 16 4 15,00 2 2 1,50 3 3 2,25 5 1 4,75 4 0 4,00 59 24 53,00 300,030 27820

12 551 EMİR KABİL TEKİN 12C 24 9 21,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 14 10 11,50 2 3 1,25 2 4 1,00 4 3 3,25 4 1 3,75 61 39 51,25 294,268 30266

13 557 EMİR ELİTAŞ 12C 32 3 31,25 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 53 11 50,25 289,783 32169

14 543 GÜLCE ŞENSOY 12C 26 12 23,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 9 2 8,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 53 20 48,00 284,160 34714

15 605 CEREN EKAL 12C 26 12 23,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 3 7,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 52 24 46,00 278,260 37561

16 599 IRMAK KÖRP 12C 24 12 21,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 3 7,25 1 2 0,50 3 3 2,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 52 31 44,25 273,075 40219

17 435 ELİF NİSA BAYRAM 12C 29 5 27,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 7 2 6,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 2 3,50 48 18 43,50 269,943 41788

18 591 NİLSU ÖZEREN 12C 28 10 25,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 4 5,00 1 1 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 51 33 42,75 267,950 42851

19 436 BARTU ÖZEL 12C 3 0 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 4 15,00 2 4 1,00 3 3 2,25 6 1 5,75 5 0 5,00 44 18 39,50 261,810 46097

20 421 MELDAĞ AKAN 12C 23 11 20,25 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 4 2,00 2 4 1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 43 24 37,00 251,358 51880

21 588 DENİZ ÇAKAN 12C 16 17 11,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 9 3 8,25 3 2 2,50 5 1 4,75 3 2 2,50 44 32 36,00 249,583 52861

22 406 ŞEVVAL KOCAMAN 12C 24 15 20,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 5 8 3,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 43 39 33,25 240,023 58475

23 481 MUHAMMET BAYRAM 12C 18 13 14,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 3 0,25 5 0 5,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 37 28 30,00 230,823 63895

24 537 GÜL YÜCEL 12C 10 10 7,50 1 0 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 9 5 7,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 34 20 29,00 228,825 65096

25 545 SUDENAZ GEÇENE 12C 19 10 16,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 6 4,50 1 3 0,25 2 3 1,25 36 28 29,00 227,495 65896

26 366 AYTUĞ ÜSTÜN 12C 16 11 13,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 28 21 22,75 209,053 76327

27 447 PINAR YARAY 12C 17 13 13,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 26 22 20,50 202,113 80055

28 610 EYLÜL KARABULUT 12C 16 8 14,00 16 8 14,00 182,460 89077



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12C

KATILIMLAR

29 445 EKİN SOYLU 12C 8 7 6,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 14 10 11,50 175,968 91576

30 375 YUSUF EGE 12C 3 0 3,00 3 0 3,00 150,670 99175
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 525 SUDE YÜCEL 12D 33 4 32,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 5 0 5,00 2 4 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 69 20 64,00 331,370 17242

2 598 MELİH ER 12D 28 9 25,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 12 2 11,50 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 60 20 55,00 304,993 25863

3 612 SERCAN YÜCEL 12D 29 8 27,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 10 2 9,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 55 19 50,25 290,415 31898

4 533 İREM YILDIZ 12D 19 6 17,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 10 2 9,50 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 49 13 45,75 278,150 37627

5 0 YİĞİT *SLLANTAŞ 12D 23 11 20,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 1 4,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 45 18 40,50 261,948 46026

6 644 KIVANÇ ÖZGÜL 12D 17 12 14,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 8 7,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 43 33 34,75 245,305 55363

7 564 BEDİRHAN BİLGİ 12D 16 14 12,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 8 7,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 43 35 34,25 244,040 56106

8 395 ALPER YORULMAZ 12D 15 21 9,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 9 8 7,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 42 43 31,25 235,348 61235

9 348 Nİ AN URMAHMUTOĞLU12D 22 7 20,25 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 2 3,50 34 10 31,50 234,498 61742

10 0 MUSTAFA ASLANTAŞ 12D 21 17 16,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 34 23 28,25 225,188 67260

11 550 MERVE GÜNEY 12D 3 3 2,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 1 8,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 2 0,50 29 10 26,50 221,948 69140

12 624 ALİ DEMİR 12D 26 8 24,00 2 0 2,00 1 10 -1,50 0 3 -0,75 29 21 23,75 210,605 75476

13 512 KUTAY TUNA 12D 11 13 7,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 9 7 7,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 28 21,00 204,443 78848

14 354 SILA ÖZCAN 12D 13 12 10,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 5 0,75 3 3 2,25 4 1 3,75 26 23 20,25 202,125 80048

15 4 ELİF ŞİRİN 12D 15 4 14,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 19 4 18,00 194,620 83660

16 471 İSMAİL OCAK 12D 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 7 3 6,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 17 6 15,50 188,990 86246

17 460 BARIŞ ÖZGÖREN 12D 14 4 13,00 3 0 3,00 17 4 16,00 188,630 86405

18 473 CEYLİN LEYLAK 12D 0 0 0,00

19 572 CEREN SU YILMAZ 12D 0 0 0,00

20 392 NİSA AKGÜN 12D 0 0 0,00
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 411 SUDENAZ GÖKMEN 12E 34 1 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 2 4,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 58 10 55,50 305,313 25726

2 0 ŞEVVAL ANIL 12E 32 7 30,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 55 19 50,25 289,853 32135

3 402 GİZEM ÖZGÜN 12E 33 6 31,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 50 15 46,25 277,660 37869

4 0 NAZ KALYONCU 12E 26 9 23,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 8 4 7,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 51 25 44,75 274,118 39678

5 431 BEYZANUR KUŞLAROĞLU12E 29 8 27,00 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 49 20 44,00 271,570 40937

6 0 EMİRKAN KILIÇ 12E 27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 8 1,00 2 0 2,00 48 22 42,50 267,245 43258

7 451 ELİF TUNCAR 12E 28 9 25,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 4 4,00 44 18 39,50 257,943 48218

8 440 EKİN ÇETİNKAYA 12E 24 10 21,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 43 20 38,00 254,235 50226

9 389 BERAAT BATIR 12E 26 13 22,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 43 20 38,00 253,913 50415

10 542 CEYDA ALP 12E 27 8 25,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 41 18 36,50 248,960 53243

11 553 ZORBEY PEKDEMİR 12E 25 12 22,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 19 30,25 230,475 64093

12 487 ELİF CAN 12E 19 5 17,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 31 11 28,25 225,008 67363

13 486 MERİÇ SÜPÜRGECİ 12E 22 12 19,00 3 2 2,50 7 9 4,75 32 23 26,25 218,805 70918

14 340 SUDE PALA 12E 19 17 14,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 31 31 23,25 210,258 75668

15 347 YİĞİT AYTEN 12E 20 19 15,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 28 26 21,50 204,948 78577

16 0 DURU YÜKSEL 12E 14 12 11,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 24 19 19,25 198,705 81734

17 531 IRMAK TÜRKOĞLU 12E 14 18 9,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 20 32 12,00 176,995 91214

18 423 OZAN KÜPELİ 12E 13 3 12,25 0 1 -0,25 13 4 12,00 176,648 91332

19 403 BARAN YANMAZ 12E 6 26 -0,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 13 60 -2,00
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 521 AKASYA DEMİR 12F 33 7 31,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 7 9 4,75 3 3 2,25 2 1 1,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 62 27 55,25 304,923 25894

2 501 EYLÜL POTUR 12F 34 2 33,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 1 0 1,00 56 4 55,00 303,825 26304

3 526 ECEM YÜCEK 12F 29 10 26,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 9 4 8,00 1 0 1,00 4 3 3,25 2 1 1,75 60 22 54,50 303,345 26508

4 596 EFE KURTÇU 12F 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 7 2 6,50 1 0 1,00 57 11 54,25 302,105 27008

5 544 SENA MOŞANDİZ 12F 29 8 27,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 56 13 52,75 297,955 28711

6 540 SURA KARABAŞ 12F 30 6 28,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 7 0 7,00 1 1 0,75 52 8 50,00 289,325 32366

7 410 BURAK ÖZKAN 12F 28 10 25,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 1 4,75 4 3 3,25 2 1 1,75 54 19 49,25 287,620 33078

8 648 HAYRUNİSA KUŞLAROĞLU12F 28 8 26,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 0 8,00 51 11 48,25 284,335 34625

9 457 ELİF KIZGIN 12F 31 6 29,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 50 14 46,50 278,595 37393

10 619 MİNE AYHAN 12F 33 6 31,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 52 22 46,50 278,335 37521

11 536 ŞUDENUR BERBER 12F 30 5 28,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 0 4,00 6 1 5,75 1 0 1,00 47 11 44,25 271,938 40771

12 463 ELİF KADI 12F 27 10 24,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 9 2 8,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 48 16 44,00 271,845 40811

13 361 SEREN DUMLU 12F 26 9 23,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 5 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 49 21 43,75 271,308 41071

14 349 SÜEDA ÜNAL 12F 27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 47 18 42,50 267,263 43246

15 430 NEHİR TÜRK 12F 29 8 27,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 46 14 42,50 266,940 43414

16 504 AZRA ÇINAR 12F 28 3 27,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 10 42,50 266,838 43476

17 413 ZEYNEP BEYZA AYDIN 12F 27 10 24,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 46 19 41,25 263,480 45218

18 368 ŞEYMA OSKAY 12F 28 6 26,50 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 43 11 40,25 260,150 46967

19 424 MELEK CEYDA ÖZMEN 12F 25 7 23,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 3 4,25 43 12 40,00 259,778 47164

20 474 FATİH GÜNDOĞDU 12F 21 7 19,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 13 39,75 259,573 47275

21 362 ALEYNA ÖZDİLEK 12F 27 2 26,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 40 7 38,25 254,150 50285

22 455 SUDE GÜRBÜZ 12F 28 9 25,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 3 4,25 41 16 37,00 250,393 52417

23 222 EYLÜL CENGİZ 12F 21 14 17,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 39 18 34,50 243,995 56135

24 358 ZEYNEP KEDEK 12F 26 10 23,50 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 37 17 32,75 237,850 59762

25 400 ILGIN SEZER 12F 23 14 19,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 21 28,75 226,260 66629

26 812 SÜMEYYE KINA 12F 21 19 16,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 37 36 28,00 224,478 67673

27 485 SAFA YILMAZ 12F 19 13 15,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 24 23,00 209,453 76118

28 480 OĞUZHAN YILDIRIM 12F 8 9 5,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 17 7,75 164,688 95305



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12F

KATILIMLAR

29 307 OĞUZHAN K* AYURT 12F 4 9 1,75 1 0 1,00 3 7 1,25 1 5 -0,25 9 21 3,75 153,088 98608

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 613 SEMİHA COŞKUNER 12G 36 4 35,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 2 0 2,00 1 0 1,00 68 10 65,50 335,300 16152

2 456 YAVUZ BURAK  İLHAN 12G 32 7 30,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 5 5,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 61 17 56,75 309,643 24067

3 603 EMİR AHMET BARI N 12G 29 5 27,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 2 8,50 2 1 1,75 2 0 2,00 58 12 55,00 304,643 25995

4 515 EBRAR DALKIRAN 12G 30 6 28,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 6 1 5,75 5 0 5,00 56 12 53,00 298,355 28525

5 621 FURKAN BERK İLHAN 12G 30 8 28,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 54 17 49,75 288,715 32617

6 573 BİRKAN ÇUBUK 12G 30 7 28,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 54 17 49,75 288,613 32649

7 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 32 4 31,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 52 9 49,75 288,255 32803

8 615 BEYZANUR AKALAN 12G 27 7 25,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 8 1 7,75 1 0 1,00 50 9 47,75 282,963 35317

9 601 İLAYDA AKSU 12G 33 5 31,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 1 0 1,00 49 8 47,00 279,853 36799

10 522 EMİR YILMAZ 12G 28 10 25,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 48 14 44,50 273,075 40219

11 170 İBRAHİM EFE GÜNAY 12G 32 7 30,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 48 14 44,50 272,528 40490

12 691 BEYZA ADAŞ 12G 26 7 24,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 2 5,50 1 0 1,00 46 15 42,25 266,483 43663

13 371 DOĞA SEVER 12G 24 16 20,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 2 8,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 24 42,00 266,220 43805

14 334 ZEHRA DEMİR 12G 26 7 24,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 2 4,50 44 14 40,50 261,158 46452

15 611 FATMA NUR İRFAN 12G 25 9 22,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 6 2 5,50 1 0 1,00 3 0 3,00 44 15 40,25 260,758 46657

16 470 IRMAK GİR 12G 29 9 26,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 45 20 40,00 259,313 47419

17 586 MELİN GÜRAY 12G 27 10 24,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 44 22 38,50 255,085 49777

18 562 BUSE CIBIRLI 12G 27 3 26,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 40 8 38,00 253,428 50690

19 158 YAĞMUR CAN 12G 25 6 23,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 1 4,75 40 9 37,75 252,950 50979

20 327 BEDİRHAN AYDAR 12G 25 6 23,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 40 10 37,50 252,195 51423

21 616 YAĞMUR KORKMAZ 12G 24 5 22,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 39 11 36,25 248,508 53502

22 495 KAYRA TAN ÇALĞIN 12G 22 17 17,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 40 32 32,00 236,303 60646

23 417 YAĞMUR YÜCEKAYA 12G 20 16 16,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 24 31,00 233,600 62316

24 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 21 11 18,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 33 20 28,00 224,178 67837

25 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 21 13 17,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 31 21 25,75 217,458 71703

26 626 KEREM CEM IŞIK 12G 19 20 14,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 8 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 35 39 25,25 216,435 72257

27 602 DENİZ DEVLET 12G 13 17 8,75 3 0 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 22 24,50 214,883 73120

28 467 ARDA FELEK 12G 9 8 7,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 0 7,00 0 1 -0,25 27 18 22,50 209,030 76336



12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12G

KATILIMLAR

29 559 ZEHRA ÖNER 12G 7 18 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 17 25 10,75 174,140 92275

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 594 YUNUS EMRE YAZ 12H 33 5 31,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 12 5 10,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 61 20 56,00 307,183 24996

2 582 ZEHRA IRMAK PEKER 12H 35 2 34,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 1 1 0,75 57 7 55,25 304,440 26081

3 0 TUANA ORHAN 12H 34 4 33,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 52 8 50,00 288,790 32585

4 472 SUDENAZ DEMİR 12H 30 7 28,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 54 17 49,75 288,643 32640

5 399 GÖKDENİZ OFLUOĞLU 12H 26 14 22,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 14 8 12,00 1 2 0,50 55 30 47,50 282,545 35520

6 444 BEREN KAVAK 12H 27 13 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 13 2 12,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 54 31 46,25 278,638 37374

7 351 SUDEGÜL SAYGI 12H 31 3 30,25 5 0 5,00 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 2 3,50 48 6 46,50 278,498 37441

8 353 NEHİR CEREN GÖLBAŞ 12H 26 13 22,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 49 19 44,25 272,788 40372

9 511 AZRA ÇAKIR 12H 30 6 28,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 46 10 43,50 269,745 41899

10 503 EYLÜL ÖZTÜRK 12H 30 6 28,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 4 5,00 1 1 0,75 48 18 43,50 269,695 41930

11 438 İREM İREM 12H 32 5 30,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 43 9 40,75 261,068 46498

12 405 MERVE ERGİN 12H 32 7 30,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 43 10 40,50 260,378 46849

13 609 BEREN SU ÇALIŞKAN 12H 27 9 24,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 44 17 39,75 258,818 47723

14 418 TUANA SUYABATMAZ 12H 28 8 26,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 42 15 38,25 254,125 50302

15 331 ESMANUR BEDİRHAN 12H 24 11 21,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 19 37,25 251,763 51653

16 490 IRMAK NİŞANCI 12H 25 12 22,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 41 18 36,50 249,450 52932

17 506 EREN ÖZKOYUNCU 12H 23 16 19,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 6 3 5,25 1 0 1,00 42 26 35,50 246,780 54542

18 590 YÜKSEL MERT 12H 24 12 21,00 3 2 2,50 3 1 2,75 8 3 7,25 1 1 0,75 39 19 34,25 242,735 56868

19 415 AYŞE BALPINAR 12H 26 12 23,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 39 23 33,25 239,425 58834

20 462 HÜSEYİN UMUT POLAT 12H 22 8 20,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 36 16 32,00 236,020 60830

21 508 KÜBRA KUDUZCU 12H 21 9 18,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 32 20 27,00 221,113 69632

22 0 AYBÜ*  BOZKURT 12H 20 9 17,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 26 15 22,25 206,888 77540

23 369 EYLÜL ÖZTÜRK 12H 22 13 18,75 22 13 18,75 196,188 82971

24 342 ELİF TALAYMAN 12H 0 0 0,00



12H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 376 1184 1879 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 19,2110,43 16,60 1,59 1,65 1,18 1,45 1,23 1,14 1,90 1,19 1,60 3,21 0,46 3,10 0,00 0,00 0,00 4,23 2,73 3,54 0,44 0,30 0,36 0,76 1,23 0,46 1,02 0,69 0,85 1,10 0,92 0,87 34,9120,83 29,70 221,220

SINIF: 12H
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BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

303,193 25,16
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

    -  0
EBRU KAPLAN 120 60 22 38 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 27 478 540 26579 % 25,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCBcBCDEdaEADDCdEDCCDCDCe DEDcbDCAcDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDb Db  CAAa DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACDDDCA c a BC  dC                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız b b cBc E B Cce BcDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 23 5 77

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

176,688 86,44
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

    -  684
İBRAHİM MUTLUER 120 15 13 92 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91311.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 324 1123 1739 91311 % 86,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız a D B Bd E   d e b    D           CA  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAbD D      d            c  b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  e  c     B Cce  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 30 5 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

    -  781
TAHİR YUSUF AYGÜN 120 1 0 119 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız                  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

202,515 75,58
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11  -  774
MUHAMMED EMİN AKÇA 120 25 18 77 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 259 1036 1576 79839 % 75,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDeCab   Ea E  eCCED CaaD b      bbA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a b      C E  dAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Ce  c b                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB c   C    d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 8 6 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

151,750 93,66
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11  -  0
S R ER E S  ERO 120 4 3 113 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98935.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 349 1153 1794 98935 % 93,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız           e  eE                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız        A                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  c          E   B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11  -  730
U Ğ U R  U M U T 120 0 2 118 -0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız                    c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız          c                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

236,853 57,12
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  689
ALPEREN GÜNER 120 38 23 59 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 164 904 1275 60340 % 57,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCabBC  CBEAaeCCEDCCDac  cDEbBbDCABD c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız bB a A C     E D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   cbbDeC                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  c  eBEc  B CaCEdA d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 19 9 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

229,275 61,36
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  622
AMİRA ALBALDAVİ 120 38 34 48 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 186 938 1343 64821 % 61,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCB  Cb Cc caDCCEDCbD  CeAaacBeDCbdD b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      AaCeddeA  DECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız bD bD  a Da B   Bc    d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız bdbeccE E B C aEBA d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 16 11 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 2 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

190,888 80,82
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  683
BARAN AKARSU 120 24 30 66 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 296 1085 1666 85371 % 80,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBD ac bb  e Aebb EDCbaac   eEbB D  BD c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız    aC  C        EC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız d  a   C          E  cc eadC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  c e ab   BcCa EdAD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 30 12 8 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 3 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

245,470 52,32
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  783
DERYA DERDİYOK 120 43 32 45 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 145 871 1183 55264 % 52,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDcCB  E  CB daDCCaDCCD eCeAaacBeDCbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız      edAaC  deAbADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız a bDACD    Da  b  Bc    d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBbdaecC aE B d aEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 15 14 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 2 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

187,958 82,10
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  733
DUT AĞACI 120 18 11 91 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 305 1095 1684 86732 % 82,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız C C d                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aC       C       DEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C               BC EE     eCd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız ba c e Ca   Bc D EdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 5 0 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

215,905 68,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  718
EDANUR TİTİZ 120 28 11 81 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 225 994 1471 72559 % 68,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  BCDBaa     C E  D bEcCeDCe cADd BADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız             C AAAaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C       B      d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        a            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 21 5 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

198,238 77,59
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  0
EGE DUYGU 120 23 16 81 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81965.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 277 1057 1620 81965 % 77,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBa A   EacE            C     BeDCbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  d                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız ec DACD     d   B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E   ee d  E a CDC aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 9 6 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

267,278 40,93
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  773
ELİF AKKOYUN 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 88 735 925 43235 % 40,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD CBb  DEC  ADeCCEDCaaCD DADEeBeDCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D b d     DaCbA A EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD aA  bB   aEB    E        a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB AD  Cc       e dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 22 6 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

181,243 84,82
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  811
ELİFNUR DARI 120 17 14 89 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 316 1111 1718 89599 % 84,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDC ABd  aBdeD CCda  DdD ebDE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    bDDe   a   Bde                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 5 6 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 2 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

255,078 47,13
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  755
ELİFNUR KURCAK 120 42 15 63 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 117 811 1066 49786 % 47,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaacBdDECB A DC EaCaDCD bbDEDBAcC   DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D CDDDC   E  BC        eCcC   b D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız         E BECc  BADa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 16 6 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 0 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

199,738 76,89
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  809
EMİRHAN HALET 120 28 33 59 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 269 1048 1605 81228 % 76,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDdCeA   EeB AacCCE Cdadb D eEaBA CAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a ecd  ADeDa cbAADEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Cb  b           e  a                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  a    eC cd B de   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 11 10 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 2 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

207,208 73,24
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  760
EREN ALTINKAYNAK 120 28 24 68 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 249 1024 1538 77367 % 73,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDa*ABdbbCB cacCdEDC       D D d b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACD De    BeBCa    Bb eCa B    Dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   *eccE E  bd    AD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 7 4 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 5 2 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

203,673 75,04
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  667
GÜNCE BURMABIYIK 120 24 12 84 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 258 1035 1571 79266 % 75,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaaAe   CB c DC E CCD e e e b  DCb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a   b    C        E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D   CD         B         e  C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 9 7 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

186,510 82,70
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  732
İLHAN KADİR ARDIÇ 120 22 28 70 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 306 1097 1691 87357 % 82,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCaeBd   B AeDCddD  D      d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız bcEaeeDCbab A      e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    b  be Db ade      c                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız cA  e E   B CDC B  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 2 3 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 2 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

223,015 64,85
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  328
İMDAT SÜHA YILDAZ 120 33 23 64 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 205 965 1403 68510 % 64,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDdCab c  ae A DCCEb CDab eeDbecbDdA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCdBb aA C     AADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C      D    a   B c        C       D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB     C          aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 9 14 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

194,980 79,05
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  631
MUSTAFAK YILMAZ 120 24 24 72 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 286 1072 1645 83507 % 79,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaceBdb  e AebCCEDCbaac  ceEbBAD  BD c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız bB a A                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  c  eBEc  B Ca EdA d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 14 10 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

211,178 71,14
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  656
NEHİR AZRA İŞCAN 120 30 26 64 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 240 1012 1512 75153 % 71,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDCBbBd ECB A  dCEbCdaCe a DbDa  CA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   b  A   cbd   D C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D dDDD     B B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız Adceba adc b  aEB D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 11 7 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

206,253 73,74
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  752
NURAY ÖNER 120 29 29 62 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 251 1026 1545 77902 % 73,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDadbeC ECe d DCCEDCeDae b cE  dDCbc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız    ee  b  CeAabDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAacDcC  a    C b        ddB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     b           B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 10 11 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

247,770 51,05
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  645
SEMİH YAVUZ 120 38 7 75 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 139 858 1152 53923 % 51,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaBeBa bCBEADD aEDCCDCe D DEDBADCABDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D dDDDC    B BC                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 24 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

242,658 53,88
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  649
SENA EREN 120 38 15 67 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56920.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 151 878 1209 56920 % 53,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDC  BC   Bcb DCCED  DCb DbDEbBADCABD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e Eae  C E  bE DE AA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  c  eBEc  B Ca EdA d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 6 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

255,875 46,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  707
ŞERİFE NUR YAĞIZ 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 115 805 1055 49321 % 46,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız d CDBacA  e  BddDDCCEDCaDCD D DEbBeDCeB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D A Eaa   DECeAdADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C   Aa DB  D   e C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B e   C        C eA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 17 7 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

212,293 70,53
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  788
YAĞMUR AKYILDIZ 120 27 12 81 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 236 1008 1500 74510 % 70,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCa ed  C E  D bEaCeDC  bADb BAcCABD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız           C A  aECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        C     d              B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 19 5 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

240,110 55,30
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  714
YİĞİT YEŞİLOVA 120 37 15 68 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 154 885 1229 58420 % 55,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCBABd  CB eabCCEaCCDCe D DbDcdD  BD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   EDC  C  CeA DDEC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        e  a   B   E      C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   D e       C   aA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 7 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

222,218 65,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  722
ZEYNEP ARSLAN 120 30 11 79 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 207 967 1407 68964 % 65,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDdCac    CBcbaDCCED      a DEbBADCAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız     E E  CD    AADE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    c   Ca   B      A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 16 2 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

195,650 78,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11A  -  676
ZEYNEP KARADAĞ 120 26 31 63 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 282 1067 1639 83210 % 78,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDeCBA    aB A cCa a  Dab a Dbb   CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız     b cA    bdb Ac C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D DddDD      B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız dddeceeCDBace   edBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 6 7 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

207,445 73,10
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  646
ALMİLA NAZ TEKECİ 120 28 24 68 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 248 1023 1536 77222 % 73,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 10 19 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  eCD Ccb  bE BE  cCCE Cea b a D c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aedBEed  ebECdAAAD C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DA       a                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B e  eC       ebcBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 4 6 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

193,493 79,70
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  654
AMİNE KAMBUR 120 25 30 65 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 291 1078 1656 84188 % 79,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eeCD acA   EeeEADDbaE C       DE  Aa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCbBd    b  be bADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 9 17 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız d     DDa      e Ccbda     Ccd   d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e e  eC c         A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 7 2 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 5 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

211,775 70,80
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  684
ARDA BAYRAM 120 30 26 64 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 238 1010 1506 74794 % 70,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBaab E  CB eaDCCdDCdad  a cc cA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a e d E DbD  b  ADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CDA AbDD    ca   C                    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ed d   b  c        A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 4 8 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

198,948 77,26
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  754
AZRA NAZ AKSAKAL 120 23 14 83 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 274 1054 1612 81617 % 77,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCacBCDEdeEeaDCCE   DCb b cdDB  CA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız                   A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACD     a     e            a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız                  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 11 4 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

146,710 94,75
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  814
BEHZAT Ç 120 11 38 71 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 352 1156 1800 100089 % 94,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 20 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız Cdae  cbbbadEd bCd b de bb   cDee       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  dabCeDa b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız d A D  b  c a  e b b d a    B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   a D  B  c b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 2 11 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 5 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

216,938 68,15
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  672
DAMLA KONDAL 120 32 26 62 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71994.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 220 988 1458 71994 % 68,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDacABC  CBEADDbaEeCdDdD beDEDa b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız bBdaC     beAEa      A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AbDDDC  a  e           Ccd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  e  ee c    C    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 10 8 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

224,435 64,08
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  715
EFE ARDA  *SIM 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 201 961 1392 67697 % 64,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aBbe e CBEeDDdd D CDCD b cc c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a edd E DCD  b  ADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  Ad D    a B BC E                  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  dd D eb  c     C aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 6 3 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 4 0 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

193,883 79,51
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  0
EFE ÇAVDAR 120 19 5 96 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 289 1075 1652 83992 % 79,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCB Be ECB AaDCC    D       bB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız                D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AbDD C  a                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 2 2 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  762
EGEMEN KARA 120 14 38 68 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız e                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a dBEdbADC       D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 13 15 -1,25 % 0

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 17 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız bcbDbaDbacda       d    a   d     dcBdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız baddaabCDcEcBdbcacad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 4 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

167,690 89,37
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  698
EMREHAN YALDIZ 120 15 26 79 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 337 1138 1762 94410 % 89,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 12 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  B c a eDcb a b Dcad ba                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız    BEC d a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C A A D B   cdB                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız bc ec aC Bdb Ea b d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 0 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

175,853 86,74
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  640
ENES ARDA 120 13 6 101 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 329 1128 1745 91631 % 86,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCaA                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a bBd                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  AbDD    a                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

186,475 82,71
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  776
ENES CANDEMİR 120 23 32 65 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 307 1098 1692 87372 % 82,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 14 16 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCaeed   B eDDadEaeeDCDb  cc c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d d ecDCbaCcb            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AbDDDC  adB BC  a                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız c   e d c   b C aA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 6 8 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

199,223 77,12
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  0
ESMA DURGUT 120 25 22 73 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 272 1052 1610 81471 % 77,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C Dd bee EeBEADDbaEeCdDdD beDED Ab     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız deEa   bd                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DA   D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  Ae eB c    C   aA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 12 7 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

220,553 66,22
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  712
EZGİ ALAOĞ 120 31 18 71 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 211 974 1422 69957 % 66,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  BCDdaB DaDE eEb edC e  D       eB  CABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  Cd         C AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C    b  B  b                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBc   eCDc  a Caa  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 10 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

201,003 76,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  668
GÖKAY GÜVEN 120 24 16 80 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 264 1042 1588 80580 % 76,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaBbBd  CB eaDCCdDCaad               E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e da  Db E b  DDECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A D DC  cd                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 2 5 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

138,545 95,88
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  772
İKBAL TOPCU 120 15 65 40 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 354 1159 1806 101282 % 95,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 24 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız adbDde cba EdBccDaaace   bcb e   e b d a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 15 4 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız eebcaddebb Eadbc   b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 13 13 0,75 % 3

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 6 16 18 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız bD a e   c Da e   c dea daCd Cc B e B  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız d be Dbb cE aEbD a d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 17 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 7 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

202,138 75,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  744
İREM BADAK 120 24 14 82 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 260 1038 1578 80044 % 75,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdD   B  E   eaD CEa  D D a D DBADae   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A E       Cc   DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        C       b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  c  ec      b    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 13 5 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

214,798 69,26
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  798
İREM ÇELİK 120 32 30 58 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 230 1000 1485 73161 % 69,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 15 12 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dadDeCab Ee CB eaDCCdDCCaCD a cc c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a edd E DCD  b  ADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  AbDD    aa  BC E                  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız dd d  eb  c     C aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 5 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 6 6 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 4 0 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

222,823 64,95
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  659
İREMNUR İSPİR 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 206 966 1405 68613 % 64,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCcABC  CB ADDbaEeCdDdD beDED Ab     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız bBdaC  b  beAEa E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AbDDDC  a                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  Ae eB cc        A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 12 7 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

178,198 85,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  780
NAİL EFE KAYA 120 19 26 75 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 321 1119 1733 90803 % 85,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDBbcb E ECecbaDCdEcCCDae bebbDBADebe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız aa aAbced                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 12 14 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 2 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

189,940 81,19
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  710
NİSANUR TAŞKIN 120 23 27 70 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 299 1088 1671 85771 % 81,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCBdBdb aBEbaDCC  C DdbbccDce         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız                bECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   d bb     bd  C         Cc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   b bBEad a      ADd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 3 10 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  59
PERSUS PANTHEONİ 120 23 86 11 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 31 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız Cae BadbebcEaacdaceCbceaDaDbcAecaccebAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız eaccaebADaebaedAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 25 0 -1,25 % 0

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 6 28 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CaebAecaeadbEcadBdaEbdbdaebdaecCdb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 14 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız caecbeaC d bdadb dB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 7 23 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 11 15

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

190,698 80,89
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  793
PERUZE BELET 120 21 18 81 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 297 1086 1668 85449 % 80,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBbDdC A E  bBEbaDCCEa                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız                AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     d b      b   d         eB     Be    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ee  c eC    e     Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 2 1 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 2 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

214,915 69,20
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  0
YAĞMUR TÜTENK 120 28 14 78 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 228 998 1481 73098 % 69,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaaeBd  C    eCCcae DCD  ADd e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız           C AEDD C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    CD D        C            B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   b   E d e   C aADC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 7 6 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

174,910 87,09
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11B  -  660
YUSUF DELEN 120 15 15 90 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91999.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 331 1130 1748 91999 % 87,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 14 14 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCacaeDECBcbaDbaEcCCDae be            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız                D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A   a                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 5 6 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

228,600 61,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  0
ARZU YAZEL 120 33 14 73 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 190 945 1352 65250 % 61,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDdCBADE ECB dDDbCEaCdaCDe bDcDe  CAdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız                cADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D    DD                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        CDc   E      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 11 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

218,463 67,33
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  635
BEYZA GÜMÜŞ 120 33 29 58 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 215 979 1434 71126 % 67,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCaABC  CBdecD dEDCaabb b DEc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   Eaad d cbcbEaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   bbDD                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız eADeeBEcE   C CdecDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 6 7 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  745
CAN BULUT URAL 120 14 48 58 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 16 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CabedAcebbdcae bddEa                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d baedDC aed bDcc Ab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 10 18 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 10 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız b Aebce cD a   a c e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız AAe cc  abB Caed bcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 2 1 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 4 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

249,688 49,99
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  0
CEREN NUR YILMAZ 120 44 30 46 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 132 846 1136 52804 % 49,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCedBCDEeBEeaDbdEDedDdeeDAcbbBADCABDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız           bcAEaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız d  eDDDC c   a d    b E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız e b D b d B CaC eADC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 19 11 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 2 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

189,570 81,40
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  655
ÇİSEM SAYGI 120 24 32 64 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85990.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 300 1089 1672 85990 % 81,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 16 14 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C aC  BC Eec e eCbEe C   b d a  dDddcacE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  Bda           DddAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AaD      aBCBCdE                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ce    Ec    CcacaAeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 5 16 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

214,303 69,53
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  770
DENİZ KOŞAR 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 233 1003 1489 73446 % 69,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBcBC d e bD ae bC D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d baedDC  CAAEaDdCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  eAaDDDb  bdB Be   e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     b       C C aA C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 30 2 1 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 2 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  0
EGE SYBACIOĞLU 120 0 8 112 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bcbcd                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız     b  b b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

224,853 63,86
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  679
ESMANUR AYDOĞAN 120 31 10 79 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67457.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 199 958 1386 67457 % 63,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABa  CBEcecCCEDCeDCeCDADEDeADCAec  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACD     a    C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 22 8 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  0
EZGİ NUR AKÇALIK 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

197,690 77,83
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  677
FETHİHAN LİMAN 120 24 20 76 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 278 1058 1624 82216 % 77,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCaABC EaB ecDedEDeCcdD bcDbeeA Ce   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız Aad                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    CeDD   b B BC                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 11 11 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

224,943 63,81
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  810
İKLİM İPEK TAŞ 120 35 28 57 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 198 957 1384 67407 % 63,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCaABC  Ce A cbCEDCCDCb aced          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  Bda e becCeAED ECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AaD  e   aBCBCdE        B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  db b E     Cb daAad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 7 6 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

160,813 91,37
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  805
KARDELENKÖRÜK 120 28 87 5 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 342 1144 1774 96519 % 91,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 31 0 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeceBAdeaceBdADcabcebeadbeceecadbDCeaeDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBdee     CedaDeaCeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 24 0 0,00 % 0

Geometri 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Matematik 40 9 31 0 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız deAdbaDadeacebaCeaECaccedacdaEBdeDBac*ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız dbeeeeEBEd*aCeeEcAee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 4 26 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

SAYILAR 4 1 3 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 10 23

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 2 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

177,168 86,29
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  723
KERİM ÖZEN 120 13 4 103 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 322 1121 1736 91157 % 86,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBD B ed   B   D   D  D b   D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      b C E AA            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

PARAGRAF YORUMU 30 3 2 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

199,030 77,22
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  324
MİRASU YAZIR 120 26 27 67 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 273 1053 1611 81574 % 77,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDC Aea  CeEebD dEaCdDCb a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBa CdbC  Ce    Ea       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  aAbceD       B             B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız d D cBE     ec bBAed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 5 4 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

214,410 69,47
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  765
NAZLI ALAGÖZ 120 29 17 74 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 232 1002 1488 73383 % 69,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaebBd  CBEeDD CEDCCaCb bADEDBADab    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   d    b  CeAEeDdaA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız       D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C e  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 17 7 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

181,678 84,65
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  750
SENA ERGİN 120 18 19 83 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 315 1110 1716 89417 % 84,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bBCDdad D   eB                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız    e            dDdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD e bcDB   a   B           aC     D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB    bC a    Ceb Bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

237,885 56,55
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  887
SUDENAZ AYDIN 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 161 899 1257 59736 % 56,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCaABdbbCcEADDbCEaeeDCb b DEDBADde Da 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBED      CdAEbDEdAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACD                     a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız         d   C   BADd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 9 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  791
SÜMEYYE ATİLLE 120 1 4 115 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ddEaa                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

178,515 85,83
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  32
UĞUR EFE YAMAN 120 16 14 90 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90665.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 320 1117 1731 90665 % 85,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCaeBC  CeEccDCb D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AedaCcDC                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  aAbc       c                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 1 0 3

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

213,020 70,16
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11C  -  565
YUNUS ERTAŞ 120 27 14 79 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74114.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 234 1004 1494 74114 % 70,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AadDCADCbcbeAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    CDDbC ba BCBCdE d      BC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     b       C   aA d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 2 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

179,798 85,36
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  580
ARDA ÇELİK 120 16 13 91 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 318 1114 1724 90169 % 85,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaacBa  CB eDb d D ac     D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   b  AbC b   E D CAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 30 2 2 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

273,140 38,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  764
ASEL ERDOĞAN 120 48 14 58 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 69 691 847 40176 % 38,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDdCaAD bECBEeDDCa DCCDCb DADE BdDCA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  CeBEa  DCDECe AA EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DAb DB      eBC     B     b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 18 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 5 0 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

169,525 88,82
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  701
BARIŞ SEVİM 120 14 19 87 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 336 1137 1760 93825 % 88,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 16 16 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız   D    ab  cce cedE  eade bdDEDa  CA  cE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      dD        DE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız             c                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C CE  b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 10 8 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

215,955 68,65
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  766
BELİNAY BULUT 120 29 15 76 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 224 993 1468 72525 % 68,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C D  beC EaBd  DCCEDC D   ebDED AD eBDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ee Dee becC AE DECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  A                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 17 4 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

185,508 83,14
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  642
BENAY YILM* 120 22 29 69 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 308 1100 1696 87825 % 83,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 21 6 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C Dae BCb bBaeebdCEc Cbdb ecccDBeDCea eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   Eaee b d  AEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  cc e               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 10 15 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  658
EFE KU RT 120 10 50 60 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 34 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız bacacedabdCadccaeddbaCbaDeeADbDadcacebab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız bdEaCbeeCbdedcaDbace     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 5 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 8 22 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

236,553 57,29
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  790
EFTELYA NİL DEMİR 120 38 23 59 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 165 905 1277 60517 % 57,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDeBeeCD CBEe cCCcDCaDCDCeADbDBADC aD c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eebDeAeCd CdAE DbCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A            e                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız       d     C C ec  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 22 6 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

200,723 76,43
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  639
ELİF CEYLAN 120 27 28 65 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80738.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 265 1043 1592 80738 % 76,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDa bed Ebe ADDCbEaCeDde ecDEbe DbAa DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eabebeDb aCdAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             e    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 10 14 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

218,815 67,13
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  731
ELİF ECE YAZICI 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 213 976 1430 70914 % 67,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C Daa BC EdBE DDbCE  CDC  b Db BADCb DbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A Eab  e ECe a  ECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACaaa   a    C      a  a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     bB        a  e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 3 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

179,658 85,41
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  636
EREN DENİZ ERDOGAN 120 18 21 81 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 319 1115 1725 90226 % 85,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 13 17 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCD acAD  a c cbD eEea D b DbD c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DeA cbbA a   A  AD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A          ea                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E c                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 4 8 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

229,313 61,34
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  663
EZEL ARAS 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 185 937 1342 64797 % 61,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCBbedbECBEAbDCdEDCCDCb DbDbDBA  e   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A bDCdDb ECcAEbDEaAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A                        d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      e      b    b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 13 7 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

192,263 80,23
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  682
İREM PARLAKÇI 120 20 12 88 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 293 1080 1661 84756 % 80,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCa e  E c  DcCCE  Ca D b  de       D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A      b  C A  DECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C b aA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 5 4 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

281,965 33,88
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  802
İREM SU YUMAK 120 55 30 35 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 56 628 752 35788 % 33,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBAeCDECBEADDdCEDCeDCDCaeDdDBADdeaDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız beEDbcDCdbCAAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  eAbDbDeAD    BC  a       ad            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız becDee c    C  c A C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 20 10 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 2 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

156,975 92,38
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  653
MELİKE DOĞAN 120 13 31 76 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 345 1149 1784 97585 % 92,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız C dc aBd Ecbe bd D dEDdCD ebDeD    e  Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 13 7 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a b  dd be  ae decaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız   A         a                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız                D a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 8 11 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

264,730 42,19
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  688
MİNA DELFİN YILMAZ 120 48 26 46 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 97 754 957 44564 % 42,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDC ABdcbeBEecDbCEDCCDCeCD DEDcA bb DbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A dab DCCECcAEaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   Aaa  CAba   aCBE C                a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız eA  bBE       a  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 17 7 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

246,535 51,76
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  681
SİMGE AGAVUR 120 39 13 68 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 144 868 1173 54678 % 51,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaBABCDECBEADDCCE C D D a DEeBADbAB  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eeEae DCeaC AaaDaCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 17 4 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

191,928 80,36
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  634
ŞULE GÜNDOĞAN 120 24 28 68 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 295 1082 1663 84892 % 80,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCacBd EdBEeaDbCdc Ca e e DbeBe CA  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   da  eb  CeAEa E AA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ccDce E d   C a    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 7 11 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

210,418 71,55
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  628
ZEYNAP SEVİNSEL 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 242 1014 1516 75580 % 71,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaBAee  CBEdDDCCEDCCDdb       e     bE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e b  cDCdaCeAE D  A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ccDeceEcd B CceEaAad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 6 5 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

199,455 77,01
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11D  -  721
ZEYNEP ÜSTÜN 120 22 10 88 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81352.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 271 1050 1608 81352 % 77,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCa e  E c  DcCCE  CD D b DE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A      b  CeA  DECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C b aA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 8 0 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

224,320 64,15
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  736
ARDA BATI 120 33 20 67 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67764.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 202 962 1393 67764 % 64,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  BCc aa c eE B AaDCddDCCDdD DbDbDBADCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız Dbe d  AD      dADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız         dc    B  C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e     C        C dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 20 8 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

215,223 69,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  657
AYŞENUR AKSOY 120 34 37 49 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 227 997 1478 72916 % 69,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCcBbace b Ce eacCCEaCeeCb beDEeBADbeBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız abABEdddDCaaCeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız       a          C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB ceeeC  b   e Cdeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

192,210 80,24
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  737
BATUHAN BÖ*K 120 22 19 79 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 294 1081 1662 84765 % 80,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız a DCa Be  Cc eDDCdEDCCDabbb DceBADCccD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız    aad C  Ce     CA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                  d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 16 12 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

257,788 45,72
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  713
BEGÜM YEŞİLMEN 120 46 27 47 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 113 798 1040 48295 % 45,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaa edbEaBEAaDCCEcCCDCe eADEDBeDCABeDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABbDeADbdECeAEcDdCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D  DDbe a    B   E                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ce     B    C  caA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 21 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

232,200 59,73
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  651
BERENNUR PEHLİVAN 120 35 17 68 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 177 923 1316 63102 % 59,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCB BbbE cEbeDCCEDeCD e b DE BbDCAB DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   baCADeac   a DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AC  D  D                  d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 16 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

214,623 69,36
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  734
CANSU BEKTAŞ 120 31 25 64 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 231 1001 1486 73271 % 69,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCcABdbECBEeaDCCcDCCDbb bdDbeeADbe   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AeEaed C ECdAEcDEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız              a     b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 9 15 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

257,670 45,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  724
CEREN ÇAVMAK 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 114 799 1041 48346 % 45,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaBABCbECBEbDDC EaeCDdDCD DEDBADCAcDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABdDedDCecCebEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                          e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C b  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 23 5 77

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

199,620 76,94
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  725
DUYGUGÜNGÖR 120 25 22 73 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 270 1049 1606 81282 % 76,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD CcA  bE B eaDCCcDCdcCb b abeB ebe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aeABE    acECd AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B     e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 4 16 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

281,038 34,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  799
ECRİN MUTLUGÜN 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 57 633 761 36209 % 34,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDdaeeDEaEbBE DDCCEDCCDCb e DEbBADCAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCeBECEADCDEbAAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız aD D d DBa                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C          BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 6 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

234,925 58,18
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  706
EDA ÇATAK 120 36 17 67 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61462.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 172 915 1297 61462 % 58,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD C  D DECBE DDCCEDeaDCe D D DB    aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCdBdacADCaa eAAADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız a                C         ed           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        e           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 11 6 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

204,655 74,54
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  757
EFE ÇİÇEK 120 24 10 86 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 254 1031 1559 78739 % 74,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDBacbe  ECBEc DCCEDb DC  edDb BA CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DC              AD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 13 4 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

246,708 51,67
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  617
EMİR BATUHAN GEMİCİ 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 143 867 1171 54585 % 51,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDBCBbDcabCBaAeDCCEDCCDCe DbcEDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aeeBbC c C     AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD   b DB   a BCB BEE                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 10 6 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 6 0 46

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

229,773 61,06
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  775
EYLÜL KOCABIÇKICI 120 34 16 70 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 184 936 1337 64506 % 61,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCabD e CB eaDCCEDeCDCb  cDEDBbDCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DeAaE  d bDE             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C    eD     c   aCBE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 17 7 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

175,485 86,87
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  778
GONCA DOĞAN 120 19 31 70 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91770.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 330 1129 1746 91770 % 86,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 20 11 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız deDbeca  baB eaDCbEa eadDCa Db     da eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız cad eADC  CeAbDabCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  c       c                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız dA                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 7 9 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

265,435 41,83
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  716
HACER NUR HARMANKAYA 120 46 15 59 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 96 750 951 44184 % 41,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bBCDBCBAD DECB  DDCCEDCdDbDbDADEDBADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCAaE ac  DaCdAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     c      D                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ea             ba  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 26 4 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

275,308 36,98
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  643
İPEK AYTAR 120 48 11 61 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 67 675 822 39066 % 36,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCaABCa CBE eDdCED CDCD b DEDBADCA  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AaEaC DC cCeAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D b   C    B  C     a   C CB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 21 0 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

173,420 87,56
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  632
KAAN TERZİOĞLU 120 20 37 63 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 335 1135 1755 92495 % 87,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBA d  C                        A  Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AB                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 24 0 0,00 % 0

Geometri 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız eecabaadbedEaCBdcaEdbaceadBCeaBdcbcaceab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     ea      C C     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 2 0 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

SAYILAR 4 0 4 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 11 15

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 2 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 3 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

230,950 60,41
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  746
KAAN YALÇIN 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 178 929 1327 63819 % 60,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCB BeabCBa eDCCEDCCDCe DbcEDe      Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eabaec CCd     DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    b DDC  a BCB             B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 10 6 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

174,213 87,33
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  704
KEREM YALÇINKAYA 120 14 12 94 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 332 1132 1751 92256 % 87,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaaABC EaB e DC cae a               D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   EDd  C       Db        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        b                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 0 5 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

235,860 57,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  759
M BEYZA HATAY 120 36 16 68 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 168 909 1286 60940 % 57,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaaABCeEbcEADcdCEaCCDCe bADb BbDCA DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız daEa  DC    Aa DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 18 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

173,953 87,40
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  728
M ENES GÜNTEKİ 120 15 16 89 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 334 1134 1753 92326 % 87,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 13 14 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaaABCbEaB e cCecaeCDCb b DE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız    Dd  C        b  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 5 6 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

228,895 61,57
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  694
MELİS ALTIPARMAK 120 34 17 69 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 187 941 1346 65045 % 61,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCBADE  Ce eDDCCcDCdDCDb  eEDBbDCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABE    baa  dA  EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B d  eC   c       b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 16 8 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

230,625 60,59
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  166
ÖZGE KURUM 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 182 934 1332 64005 % 60,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCaABd ECB  DDdCEcdaaCcCebDEbBAbCA DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABcaa  C cCeAa DECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    C           C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 16 12 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

235,860 57,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  768
SEDA F ÇAKIR 120 36 16 68 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 168 909 1286 60940 % 57,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaaADEeEbcEADcdCEaCCDCe bADb BbDCA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a daE   DC a  AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 18 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

238,563 56,16
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  709
ŞEYMA MACIROĞLU 120 41 33 46 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 159 893 1248 59328 % 56,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız ddCDdaa  abECBE aDCCEDdCDCebeADEDBeDCAae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DeABbdEADbcECcAAADdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  b D  DD             e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Eeceb eC c  d   a aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 19 11 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

200,578 76,51
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  761
SONER SAKIZCIOĞLU 120 23 11 86 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 266 1044 1595 80824 % 76,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaB BC ECB c cC EDeCDCb b cEcBA CABDeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız                D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız                b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 18 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

268,568 40,25
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  703
SUDEM ÖZTEKİN 120 46 12 62 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 85 728 907 42520 % 40,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCa BC ECBEADDCCEDeCDdD b DbeBbDCABDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AaEa  DC cCcAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A       a    C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      BE          A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 19 7 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

147,058 94,65
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11E  -  738
YİĞİTCAN ÜRKMEZ 120 9 29 82 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 351 1155 1799 99988 % 94,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 29 2 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDCBbBCb Cc ebDaecbddaabbDceacddbaeebba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 0 30 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

250,693 49,46
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  797
AYŞE KESKİNSİN 120 41 16 63 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 128 840 1121 52250 % 49,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDBCBcDEaEbcEeDDCCEDCaDCDabADbeBdDCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCeeE    CDECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 10 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  0
CEREN ARSLAN 120 9 36 75 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CcacdbeAbcDEdcbcacedcbabDCebcbcdbcdabceD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCbcE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 4 26 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

151,933 93,64
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  876
CEREN HALTAN 120 9 22 89 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98918.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 348 1152 1793 98918 % 93,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 17 14 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCcABCacbddd abedcbbDaeC   d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız b         a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız       c                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  b b                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 3 9 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

250,100 49,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  697
DAMLA YAŞAR 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52576.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 131 845 1132 52576 % 49,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBcBeaEbcEeDDCCEDCaDCbabADbeBdDCAcDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eeEDCA C  CcAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 12 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

230,745 60,53
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  699
DEFNE KUŞADALI 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 181 933 1331 63946 % 60,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDCabBC  ac eDDCCEDeCaCb b DEeBbDa aD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız b EDee CdEC AEcDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A   DC       C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C    e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 12 12 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

153,593 93,21
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  666
DENİZ GÜLSEVER 120 7 12 101 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 346 1150 1788 98466 % 93,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBC    b E   e   c      D   D     e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a  e  E  C     e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e     b       e         b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 30 1 2 3

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

223,968 64,33
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  801
DOLUNAY MENTEŞ 120 31 13 76 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 204 964 1399 67954 % 64,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCD C  DEeECBEeaDCeEDedDCb e D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a  eE  A eDECdAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                             B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 6 4 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

166,103 89,84
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  782
EGEMEN CİNCİ 120 13 19 88 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94905.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 339 1141 1768 94905 % 89,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 15 15 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaBABda eeEeaD bEDb  e  c a  B  a c  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBb aA C a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 4 7 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

212,740 70,30
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  0
EMİRHAN COŞKUN 120 28 17 75 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 235 1005 1495 74264 % 70,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  aCDBCcA    CB eeDCb e  D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCdBEeEdDCDaCAAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e   caeac                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E      C           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 1 1 3

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 2 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

215,760 68,75
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  647
ERAY GÜNGÖR 120 28 12 80 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 226 995 1472 72630 % 68,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD aBb E  Cece DdbEDCCDCb D D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a b d    b E  AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C   A            C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 8 2 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

225,670 63,40
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  661
ESRA GÖKMEN 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 194 953 1377 66970 % 63,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDdCBbDEeECBddDDCdEDCCDde bcDbeBbDCbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız   ea   cDC ECdAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    d   C           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 14 14 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

195,860 78,68
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  804
FAZLI BA   USUM* 120 22 16 82 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 281 1066 1638 83116 % 78,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız          E  CBEAc   Ea            ea    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DddadbEAeb  C   ADE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD    DD     a Ccd          e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        CD      cC  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 2 5 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 2 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  753
GÜLCENUR TOKUÇ 120 6 30 84 -1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 14 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBa ee bccd    aC     a bec ca          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız Aebc  a b e bbD  abd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A       b   e         e d d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 0 7 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 2 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

160,063 91,59
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  637
IRMAK KURTÇU 120 13 27 80 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 344 1146 1776 96757 % 91,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 27 0 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCcAbbbbdBcAbedCdbabDecCbbbdeeAcbbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 5 25 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

225,670 63,40
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  695
MELİS TUNA 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 194 953 1377 66970 % 63,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCaABdeECBcdDDCdEaCCDdeCb DceBbDCbaDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ea   cDC  CdAE DEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  d          C    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

216,915 68,17
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  690
MELİSA KELEBEK 120 34 35 51 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 221 990 1460 72013 % 68,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız edDaBceC baBEecD CEa dDae a bE    aABDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dadDbADb ECdbEbDEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    dDD C   a CdC                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız cdaeeBc     C C aA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 10 8 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

292,793 29,25
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  727
NİSA AKBAŞ 120 55 16 49 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 36 539 626 30899 % 29,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDeCBA ED CBEbcDCCEDCaDCD eADbDBbDCABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCe EC dDCDECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DACD c   adB  C         C C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B     C          B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 22 6 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

145,613 94,94
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  741
NİSA GÜREL 120 9 31 80 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 353 1157 1801 100291 % 94,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 31 0 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDCeeeeedaBdccadbEeeCeeadbAedecAbdeeeeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 7 23 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

194,465 79,26
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  756
RUKEN AĞIN 120 23 21 76 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 288 1074 1648 83727 % 79,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCD CcA    C  eaceCE CeDCbabeDbbcb Ce  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız Db eda   CDEC AAA  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e     C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 8 15 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

160,785 91,37
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  500
RÜMEYSA BULUT 120 8 6 106 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 343 1145 1775 96525 % 91,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCaAee   eEc e CE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 2 0 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

180,578 85,07
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  813
SUDE CEREN COŞAN 120 23 40 57 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 317 1113 1721 89864 % 85,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 27 1 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCcdcbDcCBccccCCbDaaadbaaAbcbadaaAaDba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AaaDddcbacCcbabDECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız A  C   C       C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 7 23 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

163,675 90,53
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  742
SUDE NAZ TEKİN 120 14 26 80 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 341 1143 1773 95638 % 90,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 26 0 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCBAbbbbdBcAbedCdbabDecCbbbdeeAcbbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 5 25 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

198,875 77,29
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  693
SUDE SEZER 120 24 18 78 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 275 1055 1614 81649 % 77,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD CcbDa   c AeDdCEDCCDCe eADbeB Dbbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aC aE    C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız eD              dC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 13 13 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

230,908 60,44
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  769
YAPRAK YÜKSEL 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63850.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 179 930 1328 63850 % 60,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDeCab    ac eDDCCEDeCaCb b DEeBbDa aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCb EdEe CcEC AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  A            C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C           e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 12 12 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

212,240 70,56
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  155
ZEHRA KARACA 120 29 21 70 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 237 1009 1501 74539 % 70,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCaAB e CcEd cCCEa  D   e       dAcDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız b baC  edc  Aa DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     D De      dC                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      BE     C b  cD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 7 5 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11F  -  0
ZEYNEP IŞIK 120 4 25 91 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 12 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız b D c  ae  c eb    c e b      b       Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   d  e d d     aa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   cd  e                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız eb  eeEB            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 5 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

182,655 84,25
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  711
AHMET RECEP YARŞİ 120 18 16 86 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 312 1107 1711 88996 % 84,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDbB ae   B   DbaEaCCDaeCe DbbBADddaD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBEe                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

219,753 66,65
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  808
ASEL ÖZTÜRK 120 32 22 66 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 212 975 1424 70406 % 66,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDcC b    CB ADDbbEDCdDCeCbeDbcBADdbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCdaEdc eCaECeAAA EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e     C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 16 14 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

216,085 68,58
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  630
AYÇA AYDIN 120 31 23 66 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 223 992 1467 72448 % 68,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aaCDBCBb a ECaEADDCdcaCdebD eADbeBcDCABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a edb   DeDECdAAA EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  a                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

205,995 73,86
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  650
BARKIN AYRAL 120 27 21 72 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 252 1028 1548 78023 % 73,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCB Bae CBEebDCdEabCDde aceED         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eedaCADCecCeAa DEaAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    C                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 7 8 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

208,510 72,54
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  739
BEYZANUR YİLDIZ 120 30 30 60 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 247 1020 1529 76630 % 72,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDBaeA    eBEeDDCCEaeeDdb e   eB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCAaEddeDCDECdAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  b   e     a d   d   C a     b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E  c    a  d   b   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 4 8 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 2 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

225,965 63,21
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  803
BURAK EFE MANAV 120 35 27 58 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 193 952 1375 66774 % 63,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCabBC  CebeeDbdEDCaaCb eceaDBbDde eaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBEDC DC  CAAaDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        d       C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız cdeeDBE             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 10 16 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

268,398 40,34
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  777
CANSU NEMLİOĞLU 120 46 12 62 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 86 729 908 42609 % 40,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaBABC  CBEADcCdEDCaDCe bdDEDBADCABDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBEaCADC  CcAEDDECAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     D      d                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 23 5 77

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

238,938 55,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  747
CEREN DALGIÇ 120 37 16 67 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 158 892 1244 59116 % 55,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBaDBaab    CBEADDCbEDeCDCD ecDEDBbDCAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız eeA E  ceCDECdAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 21 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

200,125 76,72
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  792
DAMLA BİYAR 120 26 24 70 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 267 1045 1600 81042 % 76,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCB Beb CBEAaDbdcaeCDbDCbcDEbBbDCe D E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d Eab  CdcCdAcc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   Aa  a                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

204,348 74,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  685
ESRA GIRLANGIÇ 120 27 24 69 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78900.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 256 1033 1566 78900 % 74,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 15 12 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD baA    de ebaCCEae ade DbDEeBA d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız      d  DC E   AADE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C   A  e                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBcdeDcb      e CEe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 7 12 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

190,138 81,12
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  674
IRMAK BOZKURT 120 20 14 86 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85691.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 298 1087 1670 85691 % 81,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCBABd  CBdA DCCEbeaade e DceB      D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  ecCD D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız               a  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 4 10 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  702
MELİH YILDIZ 120 13 44 63 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 32 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız aBaecAd bEbacbeeaCacdbDbeacdbbDBebacdbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABdebdeCaECbeb ac cA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 4 26 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  633
MERT BALCI 120 9 6 105 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DedBECdc CDa  d ADE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

200,018 76,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  0
NİSA ORHAN 120 25 21 74 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 268 1046 1602 81093 % 76,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDC  Bd E   ADcCbEDCdbbe b DcDeeDCAd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  aEbe  C  CeAabDECAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      B    e         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 13 11 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  717
NURULLAN ÇUMAN 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 355 1160 1807 101707 % 96,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

183,453 83,94
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  815
SEVİLAV ERTEK 120 18 16 86 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 311 1106 1710 88668 % 83,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız Ca D a b     B AeD  Ecb cC  bAD e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız   d         b AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     cb           C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B e   a          dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

PARAGRAF YORUMU 30 6 5 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

195,920 78,65
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  595
ŞEVVAL NİSA KARAMAN 120 22 14 84 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83088.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 280 1065 1637 83088 % 78,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  BCD   A    C   DDCCED dD b e DbD AD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız abeabd    bECeA A Ed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e   A                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 11 4 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

218,375 67,39
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  48
SÜLEYMAN TALHA CİHAN 120 30 16 74 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 216 980 1437 71185 % 67,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız eBDCeeBe  C  eDDC EaC Ddb D bEDBADCAc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBEa bDCd CcAE  ECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    a                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 16 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

247,178 51,40
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11G  -  708
YİĞİT SEVİM 120 39 13 68 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 141 863 1164 54298 % 51,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaBAD   CaadD CCEDCaDCeab DEcBADCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCeBE  AD DECcAdADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız       D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 17 7 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

176,185 86,62
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11Ğ  -  760
ENES YAMAN 120 18 25 77 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 326 1125 1741 91501 % 86,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 20 5 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aBCD be eb EaB  cDCdEDCCDdabbdDbbBAcabce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aacc            AD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız      b D                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 10 20 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

167,008 89,57
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

11Ğ  -  404
YAĞ*Z *FE YALIMYIL 120 28 78 14 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 338 1139 1764 94621 % 89,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 23 5 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeaCcd*becadbc DaCEbdabbDe   cDeADCb DbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız beaDddcCb ae bcedCAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 21 7 -3,25 % 0

Geometri 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Matematik 40 5 28 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız AabdbeaCcbdce adcbcedca      daEcaBEdddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ebDaeBEdcAccbDbEdAcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 14 11 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 4 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 10 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 2 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

247,450 51,23
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12  -  494
ARDAÇAKIR 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 140 861 1156 54113 % 51,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCeAaCDE edAacC cDe DCbbDecbDBADCeBDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AaEDeADCdce A  DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız       DC             BEabCabB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     bB           d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 16 13 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

237,503 56,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12  -  433
AYŞE NAZ GÖKTEPE 120 35 10 75 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 163 902 1267 59967 % 56,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDC Aad ECBE DDCCEDCdDCb eADED         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A aDC  C  CcAE DECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     ee    B Cc      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 12 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

217,493 67,86
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12  -  416
AYSUN KESKİN 120 30 18 72 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 217 983 1448 71687 % 67,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  eCDdCdb  aEaBdA DbCED  DC  D      DbA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız                 ADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD    D      dB BCc        C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız     D eCccE aEC e  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 9 2 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

270,320 39,35
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12  -  391
CEREN HANÇER 120 47 14 59 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 79 713 882 41569 % 39,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCBADE  CBEADDCCcDCCDCb ceDbDeeD  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız bCA EdEADCaECdA ADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DA D      b                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        Cc          A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 12 10 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

195,568 78,80
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12  -  0
ELİF GÜLER 120 24 23 73 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83239.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 283 1068 1640 83239 % 78,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aab   ECB    CCaa CDdb cADcb bD AdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız   Aeb  AD     AAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız             b    C a      e de          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        d        b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 11 13 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

283,530 33,17
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  499
ALPEREN LİV 120 53 21 46 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 52 614 733 35044 % 33,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBAaC Ea EeDDCCEaCdDdD edDEDBbDCABDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AcbDeADCCE  AEbDECAe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız           E   B         C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   bDeBEcEAaECcC BADd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 21 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

249,173 50,27
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  450
ARDA EMİR ULUTAŞ 120 41 19 60 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 135 851 1142 53104 % 50,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDacABCc CB eDDCCED aD D bebEecbDCA  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AebaCbDCC CeAEDDd AA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AbDDDC       C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   b  BE             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 13 9 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

241,275 54,67
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  360
AYŞE NUR ENGİN 120 40 25 55 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57751.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 153 883 1221 57751 % 54,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCcADEcE e ceDCC DCCaCbCeeDEDeAbCA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  CAaE   eC EC AAeDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız   dD     c                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız ce   eeC  E e deC Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 8 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

238,250 56,36
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  502
BERİVAN YATMAN 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 160 896 1253 59538 % 56,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDaBced bCc  aDCCEDCeaCDC eDbeBbbCABcDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız     b  b  CcAE  ECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAC   C      B         a          E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız          Aa C   BADd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 17 13 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

335,590 15,21
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  614
BERK ÖRKMEZ 120 71 23 26 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16067.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 249 263 16067 % 15,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CcCDBCBADaDECBEAbDb ED dDCD b DEDBADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCABEdadDCDECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DACD B       BC E   d  Ce  AC EcDecBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EecADeeCcc    CaCEaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 24 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 2 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

222,115 65,36
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  432
CEM DENLİ 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 208 969 1409 69040 % 65,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDBCeA   ECc deD aEDCdDbD ebDbDBADCA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız     b    C     A DEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A e  a     e C      a   d  C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız cB A eDC a  a deeEaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 19 7 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

292,488 29,37
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  579
DENİZ ÇOLAK 120 54 12 54 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 37 542 630 31030 % 29,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCd BCD CBEADDCCEDC DC  DADdbBADCABD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız        C  C A  DECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DACeDDb    B BCc       e   B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız A De   cEABECD   eea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 22 3 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

250,855 49,37
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  384
ECENUR UZUNCAOĞLU 120 43 24 53 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 127 839 1118 52153 % 49,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABd ECadAaDdCEDCCDCb DcDEeBbDCAd D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız Aa a  DCd CedE DECAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AaD D   ab     a        c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      BE E   CcC  e d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 16 10 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

291,223 29,88
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  585
EDA ARSLAN 120 56 22 42 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 38 552 644 31569 % 29,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCcBCBAe  ECBEADcCCEDCCDCb DADbDBAD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aedeEe ADbDECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     ACD B  D     C        e   AC   D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız cB eaeaCD E B deeEaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 17 3 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

239,290 55,76
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  388
EFEKARTAL KILINÇ 120 42 38 40 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 157 890 1239 58902 % 55,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 20 6 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD CebeaDbdB daDddEDCdD bbe DbacADbe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCA EdabDCbaCcddADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D D    BE                    AC   D E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBcADeeCbcdABECeCca 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 10 13 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

228,645 61,73
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  370
FURKAN DERTOP 120 37 30 53 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 189 944 1351 65214 % 61,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eeCDcCede DbaBEbDDCCEDCeDCbCbADEDBeDCA b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aeeddd   b       D a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız dD D b   E   E   C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız       DCDadAacdDC aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 21 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

211,525 70,95
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  428
FURKAN KIR 120 30 26 64 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 239 1011 1509 74947 % 70,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDacABd   eEAaD CcbaeaCD aADEbBbD    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEe deeeE     DEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız cdbDDBE     C eE da 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 10 10 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

325,015 18,04
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  514
HAZAL NAZ BOZOK 120 67 21 32 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 312 334 19058 % 18,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBbBdDEdBEADDCCEDCCDCeCDeDEDBAbdAaDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız baEDb  C  CdAa DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DACD DCA ca  BC E b        BE   D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   b eBEcaABECDCEBAbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 10 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

184,785 83,44
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  620
İBRAHİM HAKKI * EN 120 25 42 53 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 310 1103 1701 88144 % 83,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 14 15 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız   bDd   DE   c c  edcedaD D D DbDBbDCca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız cebBEdaceCcaCddcADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  A D      d e   Ea  a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ea  D ee cc e eee db

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 30 11 12 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 2 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

297,293 27,44
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  493
İREM KIZIL 120 59 26 35 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 518 594 28992 % 27,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCaADaDECBE DDCCEaedD beDeDEDBADCABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCb Ed ADeeEC AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D DcCDDBa  abB  C c C          d  c   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E   b  CDcE aEdDC ac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 11 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

270,603 39,23
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  387
KAAN DAĞDEVİREN 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41438.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 78 710 878 41438 % 39,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCaABCcbCB eDDCCED aD D DeDEeeADCbBD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız debcCbDCC CeAED E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAbD DC  E   BC E   a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ceD  BE     C e BAed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 8 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

294,170 28,68
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  482
MEHMET ALPDEĞER 120 55 16 49 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 35 533 620 30297 % 28,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaB BC  dBde DdCE   DCD e Dc BADdA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  BE  be d C   DDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız ADAeDDDC  cE  BC EE   E aC  B  bBD EBCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   D  eE     C C  AD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 14 3 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 8 0 62

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

194,998 79,04
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  496
MEHMET ÇETİN 120 28 40 52 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 285 1071 1643 83493 % 79,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdD        c c  edcedaD D D DbDBbDCA  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız bBEceceCdaCddacDEaAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A D aC   d eBC Ea  a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   D eaEcc e e e dcee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 30 13 8 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 2 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

305,360 24,33
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  461
MEHMET ESAT ALAMUR 120 59 15 46 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 453 507 25701 % 24,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaBABC ECBEAaDCCEaCCDCe DADEDBADCbBDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eaEb eDC  CeAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D  D D       B B    BE CCa        E  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız        a  a CDe BADC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 23 5 77

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 5 0 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

232,758 59,43
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  355
NİLAY AVCIOGLU 120 36 21 63 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 175 921 1308 62784 % 59,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCaABd   c c    EDCeDaD D DbDBbDCA  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   Ec   bb CeAEbDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız bDAbD DC                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  d    E     Cce  Aed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 17 5 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

185,370 83,19
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  561
NİSA MERİÇ 120 24 37 59 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 309 1101 1697 87884 % 83,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDdaABCDEeBdeeabCEbbacdaCeADaDe        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eecDbADCeabbAaaeaCdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  d     c    C bEBdad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 9 9 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

182,635 84,25
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  607
SELİM KOŞAR 120 21 28 71 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89004.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 313 1108 1712 89004 % 84,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdD c BC   c c  edceddDCDbDADEbBbD eBD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız       a    d eBC Ea                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   D  aEcc e e e dcee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

306,083 24,06
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  464
SERRA EROL 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 450 499 25418 % 24,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCaABd cCB  DDCCEDCeDCe D DE eADCbBD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d Ec   bb CeAEbDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAbD DC  E   BC E   B  bC  B aEBD EBCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      BE EA  C e BAed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 6 0 46

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

187,990 82,09
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  364
SERRA SERT 120 21 21 78 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 304 1094 1683 86721 % 82,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBaDBdac    C   aD C D CDCb D eEDdb CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a        b     dADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     be  Ba       d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B     C    e    c c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 11 6 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

282,785 33,52
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  385
UMUT BOZKAN 120 55 30 35 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 54 623 743 35408 % 33,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCe DE EbBEb DCCEDCdDCb e DbDBAedABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DabeEa  DbcECebAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CDADACDDBa  c  eBC   e         C b D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ee  D DCe d  EaDCcdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 8 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

189,210 81,55
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12A  -  625
ZEHRA AZRA YAŞAR 120 23 28 69 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 301 1090 1674 86144 % 81,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDBCae  D CB dea dED  Dd              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DbeeceaADC EbbAAdeaC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız aaAa                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    d   C c    dabEBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 30 4 1 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

301,693 25,72
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  568
ADA ATEŞOĞLU 120 60 24 36 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 29 488 552 27172 % 25,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCacBdDECBE aDCCEDCCDCbCbdDEbBADbABDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d E    C  bdAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAb DDCA a   dCe      d  c B  E D E CC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ceD eBE  A  Cce BA a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 22 8 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 3 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

204,060 74,85
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  574
ASLI ÖZTÜRK 120 27 24 69 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 257 1034 1568 79069 % 74,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  BCDeCab b ECB bDc CcbCCaae e D  BA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız      C deCbECeAeeDEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  a eACD     c a  C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  eA    C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 6 7 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

235,070 58,10
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  529
BATURALP DÜĞER 120 40 35 45 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 171 913 1295 61379 % 58,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCD CeceE  CBdeaDd  DCeDde beDEeBADbedD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a dcEa ADb     AAD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 11 7 9,25 % 31

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CDdbAbDDB e  dBCB dE CC aeeed      D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  Bc    C        C BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 12 14 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 6 4 46

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

265,655 41,74
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  505
BERKAY YILMAZ 120 51 38 31 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 95 749 950 44090 % 41,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCeced  CBdeaDdbEDCeDde beDEeBADbedDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBEaCA ee      DEaAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAbDDDC   dBCBCdEECCaEdeedCB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız cdD ee BE aECcC  Ac 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 14 14 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 9 4 69

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

201,875 75,90
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  465
BURÇİN KORKUT 120 26 24 70 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 263 1041 1581 80175 % 75,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız daCDBC  D    B                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCAaEac DCbaCeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                                aabaac  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBdceccCa E a b CaBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

193,215 79,81
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  623
DİDEM SU POLAT 120 22 19 79 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 292 1079 1657 84310 % 79,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCa ee  aB cDD C cCCad                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      deCC CeAE DEdee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  eACD a   c a BC                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C    d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 2 3 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

195,295 78,90
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  552
ECESU ZENGİN 120 22 16 82 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 284 1069 1641 83347 % 78,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCD  eb     BE  b CEDCCad              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız      C deC ECeAeeDEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  a eACD     c a  C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 5 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

269,795 39,64
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  397
EFE GÜRBÜZ 120 52 35 33 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 81 718 890 41871 % 39,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDdaBADd ECBEAaDCCEaeCDCDCbecEccADaA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aeAaE  d CaECcAAADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D DAaDDB       dC EaC B  e   AC     E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız cB baacC cEc  bDeced

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 16 10 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 6 2 46

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

193,498 79,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  618
ELİF TETİK 120 20 10 90 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 290 1077 1655 84183 % 79,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bBCDBCa eE  CBEeaDC E    e  D a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız         b      A DE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız         B                a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        Cb         BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 2 2 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

232,485 59,57
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  393
EMİRHAN TEKE 120 41 41 38 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 176 922 1313 62928 % 59,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCeABC  d  AaDCdEDeCDCDbDdDbcee a BD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AB aedD   CeAEaDE  A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 10 14 3,50 % 12

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 9 12 19 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız bDbaDbcbd     dC Ea  Bc     B cb   E  CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ddaa   cEc  Cee adcb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 13 13 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 4 4 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

250,248 49,70
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  509
ENES ÖÇAL 120 42 22 56 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52498.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 130 844 1131 52498 % 49,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C D abBa ECBE aDdb aCCDCD edDcDB  CA  cE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEaCcDCC    E DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    b   C     d                   D  BCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız c  eeBE     Cbe BAad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 14 4 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

175,878 86,73
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  560
EREN KARAHAN 120 22 42 56 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 328 1127 1744 91623 % 86,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 27 0 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBeBCadCcbeeDdabDbCceDecbacedbbaccDcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  a C  eC   d  ca   C adCd  b E c Dc BCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ec eb               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 6 24 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 2 4 15

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

280,980 34,31
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  420
ESAT GÜMÜŞTEN 120 54 29 37 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 58 634 763 36242 % 34,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDaBABde dBEdaDdCEDCCDdcee DdaBADCABDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d EaCcDCdbC AEDDECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D eeDDCA  E  BC                      C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  AbeeaEcEAB CcC BcDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 20 8 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

259,058 45,04
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  527
EYLÜL BAŞKOR 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 110 790 1026 47577 % 45,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBacAeaDEdBEbaDCCEDCaD bbadDEDBbeCA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız Db a    be    AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D DbCD         BC           d     D E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB  a eCc E BEC e aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 16 11 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

260,995 44,05
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  592
HAKAN ÇELİKER 120 51 44 25 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 103 776 1004 46533 % 44,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCeced  CBdeaDdbEDCeDde beDEeBADbedDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBEaCADCeaC    DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 12 3 12,00 % 40

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız dbAbDDDCec dBCBCdE CCaEeeedCB eb D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız cd  ee cE a CcC  Ac 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 14 14 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 8 4 62

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

268,938 40,06
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  390
HASAN ERSÜREN 120 47 17 56 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 84 725 901 42321 % 40,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eeCD Cc D D a  dDDCCEae DCD D bEDBADCA b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız   eBE  cDC     AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  ACD       B  C         CB  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B     CccE aECDacBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

249,050 50,35
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  518
İREM CEYLİN DEMİR 120 42 23 55 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 136 852 1143 53188 % 50,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCeABC  C dADDCCEaCaadDbD cEcB DCAd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e         CcAE DE AA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AbDDDa  aEB a B         cC E   b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   a eBE    E  a aAe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 13 11 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

307,558 23,53
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  476
KÜBRA ÇAKIRLR 120 61 20 39 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24858.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 436 483 24858 % 23,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCeABdDECBE eDCCEDeaDCbCDADEDBADCAdDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d E CA C  C A  DECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DcCcDDCc    eBC  c C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  dbeeBccEA ECDeEBADC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 24 6 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

244,345 52,94
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  381
METİN CAN AKPUNAR 120 43 34 43 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 147 874 1195 55927 % 52,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCeced  CBdeaDdbEDCeDde beDEeBADbedDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBEaCAee       DEaAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAbDDDC   dBCBCdE CCaE eed             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız c   eB      Cc    c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 14 14 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 7 3 54

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

217,208 68,02
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  479
NEHİR GÜNEŞ 120 29 16 75 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 219 986 1454 71852 % 68,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CB                C     a        B  Cba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DeAcE   DCDcbcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD    D                     c  C   c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ea A DbC cE eEd C aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 0 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

PARAGRAF YORUMU 30 3 5 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

289,225 30,67
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  483
SU NAZ TAŞKIN 120 54 17 49 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 43 572 669 32400 % 30,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCacDEDECBEAacC EDCeDCbCb DE BAD A D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız                AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DAb DB Ab    dC         Ca  CBE D E C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  Bc De Cc  A  aDC Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 19 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

242,560 53,94
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12B  -  401
TUANA AYAZ 120 44 40 36 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 152 879 1210 56985 % 53,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaBA E EdBEeacaCEDCaDabCecDEDcADabcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız Da  d   DCaECeAbA dC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız eD bcCD     adc            e  AC  B  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBcdb eCcaEdB aDeEBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 15 15 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 3 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

209,053 72,25
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12C  -  366
AYTUĞ ÜSTÜN 120 28 21 71 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 245 1017 1524 76327 % 72,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aab db CBEeDDCCEDbCDbe          ABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  ed Ed c b  C AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız dD Dc        b                         d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız cBA                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 9 6 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

261,810 43,64
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12C  -  436
BARTU ÖZEL 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 100 771 996 46097 % 43,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   EDCcDbdbCeAEcDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız ADAeDDDCAb a CBCB E     C d BEBb  c cbC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız eeD eBEcEABECDC BADC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 6 0 46

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

278,260 35,56
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12C  -  605
CEREN EKAL 120 52 24 44 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37561.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 64 650 786 37561 % 35,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDdCBADabECcEADDCCcae DbD bdDEDBADCAdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a A Ed c b ECdAdADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  A DDBa      BC c      e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız cBA   eCD E   aDC BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 9 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

332,068 16,14
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12C  -  577
CESUR SARITAŞ 120 69 19 32 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 271 287 17047 % 16,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCBADaeECBEADDCCEDCCDeDCDdDEDBeDCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a daE  cDCDECeAAA EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız aDA bCaDBE  EE  BC E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB dDeDCDcbAaECDe BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 25 5 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 5 0 38

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

312,945 21,66
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12C  -  543
CEYLİN KARACA 120 62 17 41 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22886.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 12 392 428 22886 % 21,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCcABdDEeBEADDCCdDCCDCD beDdDBADCAdDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A EaecDCC CeAE DECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A DcDCA caB BC E              BD    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   D  B a AB CD  BA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 21 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

315,565 20,78
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12C  -  0
ÇİĞDEM TOSUN 120 65 27 28 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 10 372 403 21955 % 20,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCcbDdDECBcebDdC eCCaCDCb DdbBADC BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız   d E dcDC ECeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CDd ACDDBd D a C Ce        eB  C   D EdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBcAbbeCD EcBECDCEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 19 5 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 3 2 23

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

249,583 50,04
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12C  -  588
DENİZ ÇAKAN 120 44 32 44 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52861.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 133 847 1137 52861 % 50,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCecBCbE cb cDCC DC eab Ddebc bDCAcDca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eaEa A Cd  bAa DECAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D C  DC bdaB  C E   BE                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız bAb DB cEAB CDCb AbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 10 14 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 0 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

175,968 86,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12C  -  445
EKİN SOYLU 120 14 10 96 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91576.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 327 1126 1743 91576 % 86,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaaA C   eEeacbCED                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız                   A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız             B    E                  B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C C  eeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 0 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 3 0 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

269,943 39,56
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12C  -  435
ELİF NİSA BAYRAM 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 80 716 886 41788 % 39,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD CaADEDECBE aDCCED CDCeCb DEcBADCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DeA   b  b E    A EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD D b DBEA c                  bd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ea  b  Ccc    dDCEaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 19 4 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

289,783 30,45
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

12C  -  557
EMİR ELİTAŞ 120 53 11 56 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 41 565 660 32169 % 30,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 376 1184 1879 105637

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCB BC  CB  DDCCEDCCDCDCDADEDBbDCAeDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d EaeADC  CAbEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        C       C   C    eC  B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  d   B      C e dA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 26 4 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 4 0 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
