
OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2 18 18 18 18

Sıra Ö.No İsim Sınıf
İngilizce

İngilizce Toplam DİL PUANI
D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 50,83 17,44 46,47 50,83 17,44 46,47 308,5

Okul Ortalaması 50,83 17,44 46,47 50,83 17,44 46,47 308,5

KATILIMLAR

1 351 SUDEGÜL SAYGI 12H 70 8 68,00 70 8 68,00 364,5 1

2 576 EMİR TUĞRA ÖZDEMİ 12H 68 12 65,00 68 12 65,00 356,7 2

3 444 BEREN KAVAK 12H 67 13 63,75 67 13 63,75 353,4 3

4 511 AZRA ÇAKI R 12H 59 6 57,50 59 6 57,50 337,2 4

5 418 TUANA SUYABATMAZ 12H 61 18 56,50 61 18 56,50 334,6 5

6 422 TUANA ORHAN 12H 56 18 51,50 56 18 51,50 321,6 6

7 472 SUDENAZ DEMİR 12H 56 20 51,00 56 20 51,00 320,3 7

8 415 AYŞE BALPINAR 12H 56 21 50,75 56 21 50,75 319,6 8

9 503 EYLÜL ÖZTÜRK 12H 54 16 50,00 54 16 50,00 317,7 9

10 0 BERK BALBAY 12H 54 23 48,25 54 23 48,25 313,1 10

11 353 NEHİRCEREN GÖLBAŞ 12H 52 28 45,00 52 28 45,00 304,7 11

12 0 AYBÜKE BOZKURT 12H 49 21 43,75 49 21 43,75 301,4 12

13 517 AYDAN DÜVENCİ 12H 50 26 43,50 50 26 43,50 300,8 13

14 490 IRMAK NİŞANCI 12H 50 28 43,00 50 28 43,00 299,5 14

15 506 EREN ÖZKOYUNCU 12H 44 6 42,50 44 6 42,50 298,2 15

16 0 ARDA ÇAKIR 12H 34 19 29,25 34 19 29,25 263,7 16

17 582 ZEHRA IRMAK PEKER   22 11 19,25 22 11 19,25 237,7 17

18 508 KÜ RA KUDUZCU   13 20 8,00 13 20 8,00 208,5 18

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

700
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

DİL PUANI
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                1 / 2



OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2 18 18 18 18

Sıra Ö.No İsim Sınıf
İngilizce

İngilizce Toplam DİL PUANI
D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 50,83 17,44 46,47 50,83 17,44 46,47 308,5

Okul Ortalaması 50,83 17,44 46,47 50,83 17,44 46,47 308,5

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜ RA KUDUZCU 508   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
208,496 308,520 2 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 2 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 13 20 8,00 10 13,62 46,47 46,47

Toplam: 200 74 43 63,29 32 68,92 101,76 101,76

İngilizce c ed ac aaDCDe b  bc DDBdCcaaae            CdDec     ECAB                       

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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İngilizce 80 13 20 16

İngilizce 80 13 20 16

80 13 20 16



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA IRMAK PEKER 582   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
237,746 308,520 1 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 2 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 22 11 19,25 24 13,62 46,47 46,47

Toplam: 200 83 34 74,54 37 68,92 101,76 101,76

İngilizce EAa DEDc   CDC CddCB           EbD   CcBeCcCdeCc     ECA E                      

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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İngilizce 80 22 11 28

İngilizce 80 22 11 28

80 22 11 28



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇAKIR 0 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
263,746 308,520 16 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 34 19 29,25 37 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 95 42 84,54 42 105,87 101,76 101,76

İngilizce EAcAeEDBaCDCaa dcECBCeDBAeaDBCaEEeaaCCBaBCaCADCAdDEBba                          

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 34 19 43

İngilizce 80 34 19 43

80 34 19 43



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE BOZKURT 0 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
301,446 308,520 12 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 49 21 43,75 55 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 110 44 99,04 50 105,87 101,76 101,76

İngilizce EABAD Da  DCDC CAbdeCDD cCDbBaCcEcc CbBB CBCADCAEDEBcdCbBEBAbb DaAD ECBEbbBcd CC

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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İngilizce 80 49 21 61

İngilizce 80 49 21 61

80 49 21 61



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDAN DÜVENCİ 517 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
300,796 308,520 13 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 50 26 43,50 54 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 111 49 98,79 49 105,87 101,76 101,76

İngilizce EAedDbcBBaDCD bCAdCBC eBe aDcCbEEDBDCCcBBCBCADCAbDEBcECAdEdcbEeDCbbcbCBEdDB BBCd

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 50 26 63

İngilizce 80 50 26 63

80 50 26 63



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BALPINAR 415 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
319,646 308,520 8 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 56 21 50,75 63 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 117 44 106,04 53 105,87 101,76 101,76

İngilizce dABADE BBdDCDCDdAcbaCDDBAaacBCdbbDBDCaBBBCcaADCAaDdB EC eEBAEEeDCAbAbCBECDBDBBCC

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 56 21 70

İngilizce 80 56 21 70

80 56 21 70



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇAKI R 511 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
337,196 308,520 4 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 59 6 57,50 72 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 120 29 112,79 56 105,87 101,76 101,76

İngilizce EABA E BBCDCDCD AECeCDDBACDDBC  a      B C CADCAEaaBAECAB  AEEADCADAECBdCDBDBBbC

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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İngilizce 80 59 6 74

İngilizce 80 59 6 74

80 59 6 74



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN KAVAK 444 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
353,446 308,520 3 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 67 13 63,75 80 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 128 36 119,04 60 105,87 101,76 101,76

İngilizce EAcADEDceaDCDCeCAEdBCaDBAdDDBCCEEDcDCCBBBCBCADdAEDEBAECABEBAEEADCAcAbCBECDBeBBCC

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 67 13 84

İngilizce 80 67 13 84

80 67 13 84



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK BALBAY 0 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
313,146 308,520 10 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 54 23 48,25 60 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 115 46 103,54 52 105,87 101,76 101,76

İngilizce EABAbcDBBC CDCaCAE BCaDBdaDDebaEcbBDCCaBBCBCAbCAEDdBAECABEB*Eadcad AECBECDBccBbC

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

700
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 54 23 68

İngilizce 80 54 23 68

80 54 23 68



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TUĞRA ÖZDEMİ 576 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
356,696 308,520 2 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 68 12 65,00 81 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 129 35 120,29 60 105,87 101,76 101,76

İngilizce EABAbcDBBCDCDCDCAECBCDDBdaDDBddEEcBDCCaBBCBCAbCAEDdBAECABEBAEEADCAbAECdECDBDBBCC

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 68 12 85

İngilizce 80 68 12 85

80 68 12 85



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÖZKOYUNCU 506 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
298,196 308,520 15 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 44 6 42,50 53 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 105 29 97,79 49 105,87 101,76 101,76

İngilizce EABADEDBBCDCDCDCAECBbcDBACDDBCdEED DCCaBBCdC DCAdDEB                            

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 44 6 55

İngilizce 80 44 6 55

80 44 6 55



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZTÜRK 503 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
317,696 308,520 9 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 54 16 50,00 63 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 115 39 105,29 53 105,87 101,76 101,76

İngilizce EAaADEDcaCDCeCDbA  BCeDBAbDDBCCdEDB CCB  CBeb  cEDEeAECABEBAEdADCAbbEeBECDB B C 

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 54 16 68

İngilizce 80 54 16 68

80 54 16 68



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK NİŞANCI 490 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
299,496 308,520 14 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 50 28 43,00 54 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 111 51 98,29 49 105,87 101,76 101,76

İngilizce EABdDcccBCDCDbcCAd aCDDdA DeBCddbDdDCCcBdCBCADCAbDbBAcCAeEebEcdaCADcECBECDBeBeCC

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 50 28 63

İngilizce 80 50 28 63

80 50 28 63



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİRCEREN GÖLBAŞ 353 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
304,696 308,520 11 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 52 28 45,00 56 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 113 51 100,29 50 105,87 101,76 101,76

İngilizce EABdDdccBdcCeCbCAaCcCaDBAeDDdadEEDBDCCBBeCBCbbCAEDdBAECdBEBdEEeadAbbbCBECDcDBBCC

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 52 28 65

İngilizce 80 52 28 65

80 52 28 65



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEGÜL SAYGI 351 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
364,496 308,520 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 70 8 68,00 85 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 131 31 123,29 62 105,87 101,76 101,76

İngilizce EABbDEDBBCDCDC CAdCBCDDBAaDDBCCEEDBDCCBdBCaCADCAEDcBAECABEBA EADCADcECBECDBDdBCC

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 70 8 88

İngilizce 80 70 8 88

80 70 8 88



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ DEMİR 472 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
320,296 308,520 7 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 56 20 51,00 64 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 117 43 106,29 53 105,87 101,76 101,76

İngilizce dABADEcBeCDCDCDCAdCcCDbBAdDDBCdEbDBcCaBBBCcddDCAEDE AECdBEBb aeDC aAECBEeDB BBCC

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 56 20 70

İngilizce 80 56 20 70

80 56 20 70



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ORHAN 422 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
321,596 308,520 6 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 56 18 51,50 64 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 117 41 106,79 53 105,87 101,76 101,76

İngilizce EABdDEaB dDCDec AbCBCDDB CaeBCdEEDdcCacadCBCADCcEDEBAECABEBAEE DCAD bCBECDB BBeC

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 56 18 70

İngilizce 80 56 18 70

80 56 18 70



SINAV SONUÇ BELGESİ YKSDİL (YDT) 12. SINIF DENEME SINAVI-2

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / KADRİYE NAZİF GÖLGE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA SUYABATMAZ 418 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

DİL PUANI
334,596 308,520 5 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 18 18 18 18

Katılımlar: 16 18 18 18 18

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

İngilizce 80 61 18 56,50 71 50,58 46,47 46,47

Toplam: 200 122 41 111,79 56 105,87 101,76 101,76

İngilizce EABADEcBBCaCDeDCddCBCDDBACDDdCdEEDBDCCBBBCcCADec DdBdECABEeAEEcDCAbAbCBECDBecBCC

Cevap Anahtarı A EABADEDBBCDCDCDCAECBCDDBACDDBCCEEDBDCCBBBCBCADCAEDEBAECABEBAEEADCADAECBECDBDBBCC
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

İngilizce 80 61 18 76

İngilizce 80 61 18 76

80 61 18 76
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